
OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

3 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

4 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

5 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

6 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

7 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

8 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

10 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

11 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

12 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

13 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

14 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

15 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

16 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

17 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

18 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

19 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

20 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

21 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR
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   SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

3 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

4 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

5 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

6 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

7 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

8 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

9 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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12F SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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13 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

2 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

3 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

4 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

5 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

6 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

7 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

8 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

9 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

10 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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                                                4 / 4



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

2 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

3 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

4 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

5 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

6 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

7 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

8 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

9 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

10 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

11 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

12 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182

13 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

14 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235

15 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034

16 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

17 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

18 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

19 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

20 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

21 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

22 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

23 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

24 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

25 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

26 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

27 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

28 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

29 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

30 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

31 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

32 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541

33 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

34 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398

35 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

36 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052

37 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

38 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

39 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

2 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

3 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

4 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

5 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

6 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

7 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034

8 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

9 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

10 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

11 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

12 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

13 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

14 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

15 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

16 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

17 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

18 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398

19 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

2 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

3 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052

4 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

2 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

3 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

4 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182

5 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

6 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

7 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

8 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

9 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

10 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

11 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

12 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

13 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541

14 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

2 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

3 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

4 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

5 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

6 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

7 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

8 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

9 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

10 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

12 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

13 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

14 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

15 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

16 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

17 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

18 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

19 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

20 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

21 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

22 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

23 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

24 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

25 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182

26 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

27 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

28 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

29 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

30 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

31 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

32 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

33 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

34 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235

35 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

36 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

37 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

38 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

39 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541

40 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

41 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

42 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398

43 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  12 12B 12F 13
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  12 12B 12F 13



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

2 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

3 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

4 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

5 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

6 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

7 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

8 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

10 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

11 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

12 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

13 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

14 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034

15 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

16 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

17 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

18 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

19 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

20 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

2 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

3 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

4 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

2 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

3 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

4 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

5 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

6 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

7 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

8 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

9 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

10 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

11 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

12 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182

13 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

14 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

15 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

16 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

17 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 69 7 67,25 383,8 747 195,3 151907 293,9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 9 1 8,75 10 0 10,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 2 3,50 67 7 65,25 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

3 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 6 2 5,50 9 2 8,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 62 11 59,25 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

4 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 8 1 7,75 9 2 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 1 4,75 59 12 56,00 332,6 4404 178,4 175520 252,6 82746

5 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 34 3 33,25 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

6 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 4 2,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 44 17 39,75 297,8 11435 195,3 151907 259,5 74641

7 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 43 24 37,00 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

8 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 32 8 30,00 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 43 24 37,00 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

10 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 8 1 7,75 4 1 3,75 39 12 36,00 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

11 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

12 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 32 11 29,25 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401

13 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 30 9 27,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

14 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 24 10 21,50 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

15 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 35 18 30,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

16 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 25 10 22,50 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

17 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 23 10 20,50 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

18 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 29 26 22,50 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

19 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

20 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 6 9,50 206,8 101954 195,3 151907 208,6 140130

21 0 EMİNE 13 6 0 6,00 2 5 0,75 1 0 1,00 9 5 7,75 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
  12 12B 12F 13
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SÖZ SAY EA
  12 12B 12F 13



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 69 7 67,25 383,8 747 195,3 151907 293,9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 9 1 8,75 10 0 10,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 2 3,50 67 7 65,25 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

3 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 6 2 5,50 9 2 8,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 62 11 59,25 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

4 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 43 24 37,00 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

5 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 32 11 29,25 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401

6 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 30 9 27,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

7 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 23 10 20,50 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

8 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 29 26 22,50 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

9 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 35 18 30,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 32 8 30,00 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 0,8 0,6 0,64 0,8 0,6 0,63 0,4 0,2 0,36 0,4 0,2 0,31 0,6 0,3 0,49 0,0 0,0 0,00 10,3 5,9 8,85 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 1,5 0,6 1,37 1,6 0,8 1,38 0,8 0,2 0,71 0,7 0,1 0,65 1,0 0,3 0,94 0,0 0,0 0,00 17,6 5,7 16,20 232,7 238,1 247,5

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 8 1 7,75 9 2 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 1 4,75 59 12 56,00 332,6 4404 178,4 175520 252,6 82746

2 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 34 3 33,25 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

3 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 4 2,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 44 17 39,75 297,8 11435 195,3 151907 259,5 74641

4 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 43 24 37,00 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

5 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 8 1 7,75 4 1 3,75 39 12 36,00 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

6 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

7 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 24 10 21,50 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

8 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 25 10 22,50 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

9 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 6 9,50 206,8 101954 195,3 151907 208,6 140130

10 0 EMİNE 13 6 0 6,00 2 5 0,75 1 0 1,00 9 5 7,75 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 27 4 26,00 3 2 2,50 9 5 7,75 10 3 9,25 11 2 10,50 60 16 56,00 237,6 46374 414,4 11514 323,1 19378

2 0 SERPİL 12 24 2 23,50 7 0 7,00 9 4 8,00 7 4 6,00 9 3 8,25 56 13 52,75 225,8 64806 391,7 18367 316,4 23353

3 0 SUDE SALDUZ 13 25 3 24,25 4 1 3,75 7 4 6,00 8 1 7,75 7 3 6,25 51 12 48,00 213,4 89249 365,5 27924 296,6 37874

4 0 ZÜMRANUR ISSI   16 3 15,25 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 2 5,50 33 11 30,25 212,2 91711 314,4 50172 268,3 65048

5 0 YAREN AKSU 13 22 5 20,75 2 0 2,00 4 7 2,25 4 4 3,00 4 2 3,50 36 18 31,50 207,0 101484 312,3 51191 275,5 57614

6 0 NİSANUR TOPAL   21 1 20,75 2 1 1,75 4 2 3,50 8 1 7,75 8 3 7,25 43 8 41,00 178,5 162127 310,2 52239 245,2 91765

7 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 4 3 3,25 2 4 1,00 7 3 6,25 32 12 29,00 198,0 119097 295,9 59381 254,3 80625

8 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 2 2 1,50 3 4 2,00 6 1 5,75 28 7 26,25 203,6 108241 294,6 60059 256,0 78735

9 481 BERRA KARADENİZ 12F 22 1 21,75 5 1 4,75 1 0 1,00 28 2 27,50 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

10 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 2 0 2,00 5 4 4,00 11 2 10,50 26 7 24,25 184,0 147353 269,9 74228 210,0 138191

11 0 SILA KADAGAN   14 3 13,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 2 1,50 23 13 19,75 194,8 125257 265,2 77389 238,6 100306

12 0 FADİK SAYIM 13 16 4 15,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 5 0,75 4 2 3,50 25 13 21,75 184,6 145907 261,6 79851 236,3 103182

13 0 SEHER DURGÜR 13 10 7 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 12 8 10,00 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

14 725 CEMRE KARA 12B 10 8 8,00 1 1 0,75 2 7 0,25 5 3 4,25 6 3 5,25 24 22 18,50 178,5 162127 246,9 90861 207,0 142235

15 0 İREM   12 2 11,50 4 4 3,00 1 7 -0,75 6 4 5,00 23 17 18,75 178,5 162127 246,0 91567 214,7 132034

16 0 MERVE VERGİ 13 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 3 11,25 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

17 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 1 5 -0,25 5 6 3,50 13 12 10,00 188,7 137990 232,9 103126 212,1 135498

18 0 ESMAD   4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 15 7 13,25 178,5 162127 231,3 104627 193,1 160573

19 0 ERDEM SELVİLİ 13 12 4 11,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,5 162127 229,1 106764 216,1 130191

20 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 13 15 9,25 183,9 147719 224,9 111023 206,4 143089

21 0 SEDEF 13 11 4 10,00 1 0 1,00 12 4 11,00 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

22 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 7 2 6,50 1 0 1,00 8 2 7,50 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

23 0 EMİNE KEL*   9 4 8,00 1 0 1,00 10 4 9,00 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

24 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 4 4,00 9 8 7,00 178,5 162127 213,1 124476 184,8 171822

25 0 EFE ÖZK AN   5 8 3,00 1 0 1,00 6 8 4,00 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

26 0 MELEK AKDOĞAN   3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

27 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

28 0 13 4 1 3,75 1 0 1,00 5 1 4,75 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

29 0 KAAN RESUL   4 2 3,50 1 0 1,00 5 2 4,50 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

30 0 DİLARA U 13 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

31 0 NİSA NUR DEPREM   3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

32 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 6 6,50 166,2 180148 197,8 146759 186,0 169541

33 0 YUNUS EMRE KILIÇ   0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

34 0 MESSİ ZOR   3 19 -1,75 0 1 -0,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 9 37 -0,25 178,5 162127 191,0 158677 177,1 179398

35 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 9 15 5,25 162,2 183812 190,6 159173 179,0 177732

36 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 10 12 7,00 155,6 188076 188,2 162670 160,5 190052

37 0 EMİNE 13 6 6 4,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 6 1,50 11 17 6,75 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

38 824 RÜMEYSA KIRAL 12 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

39 0 MELİS GÜRER   1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
  12 12B 12F 13

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12B 12F 13



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZÜMRANUR ISSI   16 3 15,25 3 0 3,00 4 3 3,25 4 3 3,25 6 2 5,50 33 11 30,25 212,2 91711 314,4 50172 268,3 65048

2 0 NİSANUR TOPAL   21 1 20,75 2 1 1,75 4 2 3,50 8 1 7,75 8 3 7,25 43 8 41,00 178,5 162127 310,2 52239 245,2 91765

3 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 4 3 3,25 2 4 1,00 7 3 6,25 32 12 29,00 198,0 119097 295,9 59381 254,3 80625

4 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 2 2 1,50 3 4 2,00 6 1 5,75 28 7 26,25 203,6 108241 294,6 60059 256,0 78735

5 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 2 0 2,00 5 4 4,00 11 2 10,50 26 7 24,25 184,0 147353 269,9 74228 210,0 138191

6 0 SILA KADAGAN   14 3 13,25 1 1 0,75 4 3 3,25 2 4 1,00 2 2 1,50 23 13 19,75 194,8 125257 265,2 77389 238,6 100306

7 0 İREM   12 2 11,50 4 4 3,00 1 7 -0,75 6 4 5,00 23 17 18,75 178,5 162127 246,0 91567 214,7 132034

8 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 1 5 -0,25 5 6 3,50 13 12 10,00 188,7 137990 232,9 103126 212,1 135498

9 0 ESMAD   4 1 3,75 2 2 1,50 4 1 3,75 5 3 4,25 15 7 13,25 178,5 162127 231,3 104627 193,1 160573

10 0 EMİNE KEL*   9 4 8,00 1 0 1,00 10 4 9,00 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

11 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 2 1 1,75 1 2 0,50 5 4 4,00 9 8 7,00 178,5 162127 213,1 124476 184,8 171822

12 0 EFE ÖZK AN   5 8 3,00 1 0 1,00 6 8 4,00 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

13 0 MELEK AKDOĞAN   3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

14 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   4 0 4,00 1 0 1,00 5 0 5,00 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

15 0 KAAN RESUL   4 2 3,50 1 0 1,00 5 2 4,50 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401

16 0 NİSA NUR DEPREM   3 0 3,00 1 0 1,00 4 0 4,00 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

17 0 YUNUS EMRE KILIÇ   0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

18 0 MESSİ ZOR   3 19 -1,75 0 1 -0,25 4 5 2,75 1 6 -0,50 1 6 -0,50 9 37 -0,25 178,5 162127 191,0 158677 177,1 179398

19 0 MELİS GÜRER   1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 24 2 23,50 7 0 7,00 9 4 8,00 7 4 6,00 9 3 8,25 56 13 52,75 225,8 64806 391,7 18367 316,4 23353

2 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 1 5 -0,25 1 1 0,75 1 4 0,00 9 15 5,25 162,2 183812 190,6 159173 179,0 177732

3 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 4 3 3,25 2 4 1,00 3 3 2,25 10 12 7,00 155,6 188076 188,2 162670 160,5 190052

4 824 RÜMEYSA KIRAL 12 0 2 -0,50 1 0 1,00 1 2 0,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 10 8 8,00 1 1 0,75 2 7 0,25 5 3 4,25 6 3 5,25 24 22 18,50 178,5 162127 246,9 90861 207,0 142235

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 22 1 21,75 5 1 4,75 1 0 1,00 28 2 27,50 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 3,8 2,7 3,14 3,0 2,2 2,44 3,8 2,0 3,31 23,2 11,1 20,42 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 2,2 1,8 1,79 1,7 1,6 1,28 2,6 1,6 2,22 16,1 7,9 14,14 232,7 238,1 247,5

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 27 4 26,00 3 2 2,50 9 5 7,75 10 3 9,25 11 2 10,50 60 16 56,00 237,6 46374 414,4 11514 323,1 19378

2 0 SUDE SALDUZ 13 25 3 24,25 4 1 3,75 7 4 6,00 8 1 7,75 7 3 6,25 51 12 48,00 213,4 89249 365,5 27924 296,6 37874

3 0 YAREN AKSU 13 22 5 20,75 2 0 2,00 4 7 2,25 4 4 3,00 4 2 3,50 36 18 31,50 207,0 101484 312,3 51191 275,5 57614

4 0 FADİK SAYIM 13 16 4 15,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 5 0,75 4 2 3,50 25 13 21,75 184,6 145907 261,6 79851 236,3 103182

5 0 SEHER DURGÜR 13 10 7 8,25 1 1 0,75 1 0 1,00 12 8 10,00 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

6 0 MERVE VERGİ 13 11 2 10,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 12 3 11,25 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

7 0 ERDEM SELVİLİ 13 12 4 11,00 1 0 1,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,5 162127 229,1 106764 216,1 130191

8 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 2 5 0,75 2 5 0,75 2 3 1,25 13 15 9,25 183,9 147719 224,9 111023 206,4 143089

9 0 SEDEF 13 11 4 10,00 1 0 1,00 12 4 11,00 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

10 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 7 2 6,50 1 0 1,00 8 2 7,50 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

11 0 13 4 1 3,75 1 0 1,00 5 1 4,75 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

12 0 DİLARA U 13 2 1 1,75 1 0 1,00 3 1 2,75 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

13 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 8 6 6,50 166,2 180148 197,8 146759 186,0 169541

14 0 EMİNE 13 6 6 4,50 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 6 1,50 11 17 6,75 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 22 1 21,75 5 1 4,75 59 10 56,50 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

2 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 10 7 8,25 1 1 0,75 45 11 42,25 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

3 0 İLKER BEDİR 13 27 4 26,00 3 2 2,50 30 6 28,50 237,6 46374 414,4 11514 323,1 19378

4 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 11 4 10,00 46 9 43,75 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

5 0 SERPİL 12 24 2 23,50 7 0 7,00 31 2 30,50 225,8 64806 391,7 18367 316,4 23353

6 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 4 8,00 45 7 43,25 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

7 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 5 8 3,00 43 9 40,75 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

8 0 SUDE SALDUZ 13 25 3 24,25 4 1 3,75 29 4 28,00 213,4 89249 365,5 27924 296,6 37874

9 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 36 3 35,25 383,8 747 195,3 151907 293,9 40245

10 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 32 12 29,00 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

12 0 YAREN AKSU 13 22 5 20,75 2 0 2,00 24 5 22,75 207,0 101484 312,3 51191 275,5 57614

13 0 ZÜMRANUR ISSI   16 3 15,25 3 0 3,00 19 3 18,25 212,2 91711 314,4 50172 268,3 65048

14 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 4 1 3,75 31 11 28,25 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

15 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 4 2 3,50 31 12 28,00 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401

16 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 26 6 24,50 297,8 11435 195,3 151907 259,5 74641

17 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 17 0 17,00 203,6 108241 294,6 60059 256,0 78735

18 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 19 2 18,50 198,0 119097 295,9 59381 254,3 80625

19 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 29 6 27,50 332,6 4404 178,4 175520 252,6 82746

20 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 0 3,00 26 10 23,50 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

21 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 1 1,75 25 15 21,25 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

22 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 0 4,00 26 14 22,50 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

23 0 NİSANUR TOPAL   21 1 20,75 2 1 1,75 23 2 22,50 178,5 162127 310,2 52239 245,2 91765

24 0 SILA KADAGAN   14 3 13,25 1 1 0,75 15 4 14,00 194,8 125257 265,2 77389 238,6 100306

25 0 FADİK SAYIM 13 16 4 15,00 2 0 2,00 18 4 17,00 184,6 145907 261,6 79851 236,3 103182

26 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 23 14 19,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

27 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 15 5 13,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

28 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 16 9 13,75 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

29 0 ERDEM SELVİLİ 13 12 4 11,00 1 0 1,00 13 4 12,00 178,5 162127 229,1 106764 216,1 130191
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

KATILIMLAR

30 0 İREM   12 2 11,50 12 2 11,50 178,5 162127 246,0 91567 214,7 132034

31 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 7 1 6,75 188,7 137990 232,9 103126 212,1 135498

32 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 8 1 7,75 184,0 147353 269,9 74228 210,0 138191

33 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 9 3 8,25 206,8 101954 195,3 151907 208,6 140130

34 725 CEMRE KARA 12B 10 8 8,00 1 1 0,75 11 9 8,75 178,5 162127 246,9 90861 207,0 142235

35 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 7 2 6,50 183,9 147719 224,9 111023 206,4 143089

36 0 ESMAD   4 1 3,75 4 1 3,75 178,5 162127 231,3 104627 193,1 160573

37 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 17 16 13,00 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

38 0 EMİNE 13 6 0 6,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 12 7 10,25 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

39 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 7 5 5,75 166,2 180148 197,8 146759 186,0 169541

40 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 1 1 0,75 178,5 162127 213,1 124476 184,8 171822

41 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 6 5 4,75 162,2 183812 190,6 159173 179,0 177732

42 0 MESSİ ZOR   3 19 -1,75 0 1 -0,25 3 20 -2,00 178,5 162127 191,0 158677 177,1 179398

43 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 1 2 0,50 155,6 188076 188,2 162670 160,5 190052

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
  12 12B 12F 13

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  12 12B 12F 13



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 9 4 8,00 45 7 43,25 358,5 1999 217,8 118865 316,3 23476

2 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 5 8 3,00 43 9 40,75 379,0 923 203,7 137209 310,3 27488

3 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 36 3 35,25 383,8 747 195,3 151907 293,9 40245

4 0 ZÜMRANUR ISSI   16 3 15,25 3 0 3,00 19 3 18,25 212,2 91711 314,4 50172 268,3 65048

5 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 4 2 3,50 31 12 28,00 264,0 25620 201,9 139919 266,1 67401

6 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 17 0 17,00 203,6 108241 294,6 60059 256,0 78735

7 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 19 2 18,50 198,0 119097 295,9 59381 254,3 80625

8 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 0 3,00 26 10 23,50 236,9 47162 199,9 143128 251,6 83986

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 0 4,00 26 14 22,50 287,4 14899 202,7 138697 247,8 88495

10 0 NİSANUR TOPAL   21 1 20,75 2 1 1,75 23 2 22,50 178,5 162127 310,2 52239 245,2 91765

11 0 SILA KADAGAN   14 3 13,25 1 1 0,75 15 4 14,00 194,8 125257 265,2 77389 238,6 100306

12 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 15 5 13,75 263,9 25688 194,6 153123 226,0 116872

13 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 3 0 3,00 16 9 13,75 210,7 94511 203,7 137209 224,4 119037

14 0 İREM   12 2 11,50 12 2 11,50 178,5 162127 246,0 91567 214,7 132034

15 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 7 1 6,75 188,7 137990 232,9 103126 212,1 135498

16 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 8 1 7,75 184,0 147353 269,9 74228 210,0 138191

17 0 ESMAD   4 1 3,75 4 1 3,75 178,5 162127 231,3 104627 193,1 160573

18 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 1 0 1,00 17 16 13,00 217,5 80942 167,3 186148 192,4 161494

19 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 1 1 0,75 178,5 162127 213,1 124476 184,8 171822

20 0 MESSİ ZOR   3 19 -1,75 0 1 -0,25 3 20 -2,00 178,5 162127 191,0 158677 177,1 179398

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 24 2 23,50 7 0 7,00 31 2 30,50 225,8 64806 391,7 18367 316,4 23353

2 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 0 2 -0,50 23 14 19,50 255,6 30414 178,4 175508 228,7 113303

3 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 6 5 4,75 162,2 183812 190,6 159173 179,0 177732

4 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 1 2 0,50 155,6 188076 188,2 162670 160,5 190052

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 10 8 8,00 1 1 0,75 11 9 8,75 178,5 162127 246,9 90861 207,0 142235

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 22 1 21,75 5 1 4,75 59 10 56,50 288,0 14714 289,3 62918 369,7 2577

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,7 0,4 1,62 3,1 1,8 2,66 1,0 1,5 0,67 1,6 0,4 1,47 11,0 3,6 10,11 1,6 0,6 1,42 20,0 8,2 17,95 213,3 258,9 243,1

Okul Ortalaması 2,6 0,3 2,54 5,2 1,8 4,71 1,9 1,4 1,52 2,4 0,1 2,38 8,9 2,8 8,17 0,7 0,3 0,68 21,7 6,7 20,00 232,7 238,1 247,5

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 10 7 8,25 1 1 0,75 45 11 42,25 312,3 7776 255,3 84426 346,2 7956

2 0 İLKER BEDİR 13 27 4 26,00 3 2 2,50 30 6 28,50 237,6 46374 414,4 11514 323,1 19378

3 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 11 4 10,00 46 9 43,75 281,0 17450 223,5 112510 316,6 23228

4 0 SUDE SALDUZ 13 25 3 24,25 4 1 3,75 29 4 28,00 213,4 89249 365,5 27924 296,6 37874

5 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 11 2 10,50 0 1 -0,25 35 13 31,75 257,4 29401 238,5 98051 292,9 41174

6 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 7 2 6,50 32 12 29,00 252,5 32416 219,8 116681 277,4 55646

7 0 YAREN AKSU 13 22 5 20,75 2 0 2,00 24 5 22,75 207,0 101484 312,3 51191 275,5 57614

8 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 4 1 3,75 31 11 28,25 284,2 16074 202,4 139214 266,3 67114

9 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 26 6 24,50 297,8 11435 195,3 151907 259,5 74641

10 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 29 6 27,50 332,6 4404 178,4 175520 252,6 82746

11 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 1 1,75 25 15 21,25 291,1 13593 200,2 142620 248,7 87450

12 0 FADİK SAYIM 13 16 4 15,00 2 0 2,00 18 4 17,00 184,6 145907 261,6 79851 236,3 103182

13 0 ERDEM SELVİLİ 13 12 4 11,00 1 0 1,00 13 4 12,00 178,5 162127 229,1 106764 216,1 130191

14 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 9 3 8,25 206,8 101954 195,3 151907 208,6 140130

15 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 7 2 6,50 183,9 147719 224,9 111023 206,4 143089

16 0 EMİNE 13 6 0 6,00 6 6 4,50 0 1 -0,25 12 7 10,25 178,3 162411 187,3 163866 189,1 165601

17 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 7 5 5,75 166,2 180148 197,8 146759 186,0 169541

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 0,94 0,45 0,82 0,97 0,66 0,80 0,51 0,18 0,46 0,42 0,14 0,38 0,67 0,19 0,62 0,00 0,00 0,00 12,46 5,94 10,95 216,490

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 1,80 0,85 1,59 1,95 1,21 1,65 1,12 0,38 1,03 0,90 0,31 0,82 1,61 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00 20,76 8,57 18,62 225,910

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 6,00 4,00 5,00 6,00 0,00 6,00 32,00 8,00 30,00 287,960

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

13 17 3,18 0,29 3,10 6,00 1,82 5,54 2,06 1,76 1,62 2,76 0,06 2,75 1,24 0,71 1,06 1,41 1,00 1,16 0,59 0,24 0,53 0,82 0,00 0,82 0,94 0,24 0,88 19,00 6,12 17,46 239,110

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  20 2,30 0,30 2,22 4,80 1,80 4,35 1,90 1,20 1,60 2,30 0,20 2,25 1,90 0,55 1,76 2,05 0,75 1,86 1,15 0,30 1,08 0,75 0,20 0,70 1,25 0,40 1,15 18,40 5,70 16,97 233,770

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 4 1,50 0,00 1,50 2,50 1,75 2,06 0,50 1,00 0,25 1,25 0,25 1,19 1,50 0,25 1,44 0,75 0,75 0,56 0,75 0,50 0,62 8,75 4,50 7,62 199,800

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 1 0,00 0,00 0,00 178,460

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)



YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 0,94 0,45 0,82 0,97 0,66 0,80 0,51 0,18 0,46 0,42 0,14 0,38 0,67 0,19 0,62 0,00 0,00 0,00 12,46 5,94 10,95 216,490

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 1,80 0,85 1,59 1,95 1,21 1,65 1,12 0,38 1,03 0,90 0,31 0,82 1,61 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00 20,76 8,57 18,62 225,910

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,01 3,62 10,11 1,57 0,60 1,42 3,82 2,70 3,14 2,97 2,15 2,44 3,81 1,99 3,31 23,18 11,06 20,42 258,930

İl Ortalaması 9,02 3,79 8,07 1,12 0,52 0,99 3,28 2,52 2,65 2,30 2,05 1,79 3,16 2,09 2,63 18,88 10,97 16,13 243,360

İlçe Ortalaması 5,11 1,74 4,68 0,37 0,14 0,34 1,98 1,38 1,64 1,13 1,15 0,84 1,74 1,19 1,44 10,33 5,60 8,94 208,400

Okul Ortalaması 8,86 2,77 8,17 0,74 0,26 0,68 2,23 1,77 1,79 1,67 1,56 1,28 2,60 1,56 2,22 16,10 7,92 14,14 238,090

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 22,00 1,00 21,75 5,00 1,00 4,75 1,00 0,00 1,00 28,00 2,00 27,50 289,300

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 1 10,00 8,00 8,00 1,00 1,00 0,75 2,00 7,00 0,25 5,00 3,00 4,25 6,00 3,00 5,25 24,00 22,00 18,50 246,860

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

13 17 9,82 2,94 9,09 0,76 0,35 0,68 2,12 1,59 1,72 1,53 1,12 1,25 1,82 1,06 1,56 16,05 7,06 14,30 241,260

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 4 7,75 2,75 7,06 1,75 0,00 1,75 3,75 3,00 3,00 2,50 2,25 1,94 3,25 2,50 2,62 19,00 10,50 16,37 237,230

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  20 7,55 2,45 6,94 0,30 0,15 0,26 2,10 1,50 1,72 1,55 1,80 1,10 3,10 1,80 2,65 14,60 7,70 12,67 232,570

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) 12B (2) 13 (3) 12 (4)    (5)



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,01 3,62 10,11 1,57 0,60 1,42 3,82 2,70 3,14 2,97 2,15 2,44 3,81 1,99 3,31 23,18 11,06 20,42 258,930

İl Ortalaması 9,02 3,79 8,07 1,12 0,52 0,99 3,28 2,52 2,65 2,30 2,05 1,79 3,16 2,09 2,63 18,88 10,97 16,13 243,360

İlçe Ortalaması 5,11 1,74 4,68 0,37 0,14 0,34 1,98 1,38 1,64 1,13 1,15 0,84 1,74 1,19 1,44 10,33 5,60 8,94 208,400

Okul Ortalaması 8,86 2,77 8,17 0,74 0,26 0,68 2,23 1,77 1,79 1,67 1,56 1,28 2,60 1,56 2,22 16,10 7,92 14,14 238,090

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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SAY SAY SAYSAYSAY
12F (1) 12B (2) 13 (3) 12 (4)    (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 11,01 3,62 10,11 1,57 0,60 1,42 20,01 8,23 17,95 243,140

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 9,02 3,79 8,07 1,12 0,52 0,99 19,09 8,63 16,93 237,500

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 5,11 1,74 4,68 0,37 0,14 0,34 18,86 7,29 17,05 224,960

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 8,86 2,77 8,17 0,74 0,26 0,68 21,66 6,68 20,00 247,490

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 6,00 4,00 5,00 6,00 0,00 6,00 22,00 1,00 21,75 5,00 1,00 4,75 59,00 10,00 56,50 369,730

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

13 17 3,18 0,29 3,10 6,00 1,82 5,54 2,06 1,76 1,62 2,76 0,06 2,75 9,82 2,94 9,09 0,76 0,35 0,68 24,58 7,22 22,78 258,700

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  20 2,30 0,30 2,22 4,80 1,80 4,35 1,90 1,20 1,60 2,30 0,20 2,25 7,55 2,45 6,94 0,30 0,15 0,26 19,15 6,10 17,62 239,140

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 4 1,50 0,00 1,50 2,50 1,75 2,06 0,50 1,00 0,25 1,25 0,25 1,19 7,75 2,75 7,06 1,75 0,00 1,75 15,25 5,75 13,81 221,160

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 1 10,00 8,00 8,00 1,00 1,00 0,75 11,00 9,00 8,75 207,020

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO TOP TÜR EDETAR1COĞ1MAT2GEOTOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2GEOTOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2GEOTOPTÜREDETAR1COĞ1MAT2GEOTOP
12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 11,01 3,62 10,11 1,57 0,60 1,42 20,01 8,23 17,95 243,140

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 9,02 3,79 8,07 1,12 0,52 0,99 19,09 8,63 16,93 237,500

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 5,11 1,74 4,68 0,37 0,14 0,34 18,86 7,29 17,05 224,960

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 8,86 2,77 8,17 0,74 0,26 0,68 21,66 6,68 20,00 247,490

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

EA EA EAEAEA
12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 69 7 67,25 383,808 747 195,274 151907 293,902 40245

2 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 9 1 8,75 10 0 10,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 2 3,50 67 7 65,25 379,025 923 203,734 137209 310,255 27488

3 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 6 2 5,50 9 2 8,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 62 11 59,25 358,533 1999 217,834 118865 316,272 23476

4 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 8 1 7,75 9 2 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 1 4,75 59 12 56,00 332,563 4404 178,393 175520 252,568 82746

5 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 34 3 33,25 312,253 7776 255,288 84426 346,230 7956

6 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 4 2,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 44 17 39,75 297,793 11435 195,274 151907 259,512 74641

7 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 43 24 37,00 291,108 13593 200,209 142620 248,695 87450

8 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 32 8 30,00 287,960 14714 289,303 62918 369,730 2577

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 43 24 37,00 287,415 14899 202,700 138697 247,848 88495

10 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 8 1 7,75 4 1 3,75 39 12 36,00 284,165 16074 202,363 139214 266,330 67114

11 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 280,950 17450 223,474 112510 316,635 23228

12 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 32 11 29,25 263,990 25620 201,900 139919 266,063 67401

13 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 30 9 27,75 263,883 25688 194,569 153123 225,992 116872

14 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 24 10 21,50 257,353 29401 238,523 98051 292,853 41174

15 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 35 18 30,50 255,583 30414 178,403 175508 228,670 113303

16 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 25 10 22,50 252,495 32416 219,775 116681 277,443 55646

17 0 İLKER BEDİR 13 0 0 0,00 237,580 46374 414,400 11514 323,050 19378

18 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 23 10 20,50 236,898 47162 199,903 143128 251,553 83986

19 0 SERPİL 12 0 0 0,00 225,818 64806 391,743 18367 316,448 23353

20 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 29 26 22,50 217,503 80942 167,293 186148 192,413 161494

21 0 SUDE SALDUZ 13 0 0 0,00 213,378 89249 365,520 27924 296,638 37874

22 0 ZÜMRANUR ISSI   0 0 0,00 212,160 91711 314,410 50172 268,275 65048

23 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 210,703 94511 203,734 137209 224,420 119037

24 0 YAREN AKSU 13 0 0 0,00 207,040 101484 312,323 51191 275,485 57614

25 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 6 9,50 206,828 101954 195,274 151907 208,565 140130

26 0 ESMA ATASEVER   0 0 0,00 203,603 108241 294,638 60059 255,953 78735

27 0 FURKAN KAPTAN   0 0 0,00 197,990 119097 295,913 59381 254,320 80625

28 0 SILA KADAGAN   0 0 0,00 194,840 125257 265,165 77389 238,550 100306

29 0 KÜBRA ÇETİNEL   0 0 0,00 188,710 137990 232,895 103126 212,055 135498
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

30 0 FADİK SAYIM 13 0 0 0,00 184,618 145907 261,550 79851 236,318 103182

31 0 MEHMET ALTUNDAŞ   0 0 0,00 184,025 147353 269,870 74228 209,980 138191

32 0 SUDENAZ GÜDEK 13 0 0 0,00 183,893 147719 224,863 111023 206,373 143089

33 0 NİSANUR TOPAL   0 0 0,00 178,458 162127 310,184 52239 245,240 91765

34 0 İREM   0 0 0,00 178,458 162127 245,959 91567 214,660 132034

35 725 CEMRE KARA 12B 0 0 0,00 178,458 162127 246,859 90861 207,015 142235

36 0 ESMAD   0 0 0,00 178,458 162127 231,289 104627 193,115 160573

37 0 ERDEM SELVİLİ 13 0 0 0,00 178,458 162127 229,114 106764 216,050 130191

38 0 RUMEYSA D   0 0 0,00 178,458 162127 213,119 124476 184,775 171822

39 0 MESSİ ZOR   0 0 0,00 178,458 162127 190,954 158677 177,130 179398

40 0 EMİNE 13 6 0 6,00 2 5 0,75 1 0 1,00 9 5 7,75 178,283 162411 187,288 163866 189,135 165601

41 0 ESMA PAK 13 0 0 0,00 166,153 180148 197,793 146759 185,958 169541

42 0 GAMZE NUR 12 0 0 0,00 162,158 183812 190,598 159173 179,033 177732

43 0 NARİN ARSLAN 12 0 0 0,00 155,643 188076 188,158 162670 160,483 190052

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   6 0 6,00 16 2 15,50 8 1 7,75 6 0 6,00 10 0 10,00 8 2 7,50 5 1 4,75 5 0 5,00 5 1 4,75 69 7 67,25 383,808 747 195,274 151907 293,902 40245

2 0 EFE ÖZK AN   6 0 6,00 17 1 16,75 9 0 9,00 6 0 6,00 9 1 8,75 10 0 10,00 5 1 4,75 1 2 0,50 4 2 3,50 67 7 65,25 379,025 923 203,734 137209 310,255 27488

3 0 EMİNE KEL*   5 1 4,75 16 1 15,75 9 1 8,75 6 0 6,00 6 2 5,50 9 2 8,50 3 2 2,50 3 1 2,75 5 1 4,75 62 11 59,25 358,533 1999 217,834 118865 316,272 23476

4 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   5 1 4,75 10 7 8,25 2 5 0,75 5 1 4,75 4 2 3,50 5 5 3,75 4 1 3,75 4 0 4,00 4 2 3,50 43 24 37,00 287,415 14899 202,700 138697 247,848 88495

5 0 KAAN RESUL   5 1 4,75 12 4 11,00 4 5 2,75 6 0 6,00 3 1 2,75 2 0 2,00 32 11 29,25 263,990 25620 201,900 139919 266,063 67401

6 0 YUNUS EMRE KILIÇ   5 0 5,00 3 3 2,25 3 1 2,75 4 0 4,00 2 2 1,50 4 1 3,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 5 0 5,00 30 9 27,75 263,883 25688 194,569 153123 225,992 116872

7 0 NİSA NUR DEPREM   6 0 6,00 9 7 7,25 3 3 2,25 5 0 5,00 23 10 20,50 236,898 47162 199,903 143128 251,553 83986

8 0 MELİS GÜRER   5 1 4,75 7 7 5,25 0 6 -1,50 4 2 3,50 4 3 3,25 3 5 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 2 1,50 29 26 22,50 217,503 80942 167,293 186148 192,413 161494

9 0 ZÜMRANUR ISSI   0 0 0,00 212,160 91711 314,410 50172 268,275 65048

10 0 MELEK AKDOĞAN   3 2 2,50 6 4 5,00 0 2 -0,50 4 1 3,75 13 9 10,75 210,703 94511 203,734 137209 224,420 119037

11 0 ESMA ATASEVER   0 0 0,00 203,603 108241 294,638 60059 255,953 78735

12 0 FURKAN KAPTAN   0 0 0,00 197,990 119097 295,913 59381 254,320 80625

13 0 SILA KADAGAN   0 0 0,00 194,840 125257 265,165 77389 238,550 100306

14 0 KÜBRA ÇETİNEL   0 0 0,00 188,710 137990 232,895 103126 212,055 135498

15 0 MEHMET ALTUNDAŞ   0 0 0,00 184,025 147353 269,870 74228 209,980 138191

16 0 NİSANUR TOPAL   0 0 0,00 178,458 162127 310,184 52239 245,240 91765

17 0 İREM   0 0 0,00 178,458 162127 245,959 91567 214,660 132034

18 0 ESMAD   0 0 0,00 178,458 162127 231,289 104627 193,115 160573

19 0 RUMEYSA D   0 0 0,00 178,458 162127 213,119 124476 184,775 171822

20 0 MESSİ ZOR   0 0 0,00 178,458 162127 190,954 158677 177,130 179398

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 6 0 6,00 10 7 8,25 2 4 1,00 5 1 4,75 6 1 5,75 3 3 2,25 3 2 2,50 35 18 30,50 255,583 30414 178,403 175508 228,670 113303

2 0 SERPİL 12 0 0 0,00 225,818 64806 391,743 18367 316,448 23353

3 0 GAMZE NUR 12 0 0 0,00 162,158 183812 190,598 159173 179,033 177732

4 0 NARİN ARSLAN 12 0 0 0,00 155,643 188076 188,158 162670 160,483 190052

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 0 0 0,00 178,458 162127 246,859 90861 207,015 142235

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 6 4 5,00 6 0 6,00 32 8 30,00 287,960 14714 289,303 62918 369,730 2577

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700 238,090 247,490

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR 13 6 0 6,00 12 4 11,00 5 2 4,50 6 0 6,00 8 1 7,75 9 2 8,50 4 2 3,50 4 0 4,00 5 1 4,75 59 12 56,00 332,563 4404 178,393 175520 252,568 82746

2 0 SEHER DURGÜR 13 6 0 6,00 17 0 17,00 5 3 4,25 6 0 6,00 34 3 33,25 312,253 7776 255,288 84426 346,230 7956

3 0 HACER ELİBOL 13 5 0 5,00 13 3 12,25 3 3 2,25 5 0 5,00 3 4 2,00 4 5 2,75 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 44 17 39,75 297,793 11435 195,274 151907 259,512 74641

4 0 DİLARA U 13 5 1 4,75 8 9 5,75 4 4 3,00 6 0 6,00 2 4 1,00 5 4 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 43 24 37,00 291,108 13593 200,209 142620 248,695 87450

5 0 13 6 0 6,00 12 4 11,00 3 6 1,50 6 0 6,00 8 1 7,75 4 1 3,75 39 12 36,00 284,165 16074 202,363 139214 266,330 67114

6 0 SEDEF 13 6 0 6,00 17 1 16,75 6 4 5,00 6 0 6,00 35 5 33,75 280,950 17450 223,474 112510 316,635 23228

7 0 MERVE VERGİ 13 4 2 3,50 9 5 7,75 5 3 4,25 6 0 6,00 24 10 21,50 257,353 29401 238,523 98051 292,853 41174

8 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 5 1 4,75 13 3 12,25 3 5 1,75 4 1 3,75 25 10 22,50 252,495 32416 219,775 116681 277,443 55646

9 0 İLKER BEDİR 13 0 0 0,00 237,580 46374 414,400 11514 323,050 19378

10 0 SUDE SALDUZ 13 0 0 0,00 213,378 89249 365,520 27924 296,638 37874

11 0 YAREN AKSU 13 0 0 0,00 207,040 101484 312,323 51191 275,485 57614

12 0 RAFA SİLVA 13 5 1 4,75 1 2 0,50 1 0 1,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 2 1 1,75 11 6 9,50 206,828 101954 195,274 151907 208,565 140130

13 0 FADİK SAYIM 13 0 0 0,00 184,618 145907 261,550 79851 236,318 103182

14 0 SUDENAZ GÜDEK 13 0 0 0,00 183,893 147719 224,863 111023 206,373 143089

15 0 ERDEM SELVİLİ 13 0 0 0,00 178,458 162127 229,114 106764 216,050 130191

16 0 EMİNE 13 6 0 6,00 2 5 0,75 1 0 1,00 9 5 7,75 178,283 162411 187,288 163866 189,135 165601

17 0 ESMA PAK 13 0 0 0,00 166,153 180148 197,793 146759 185,958 169541

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 0,94 0,45 0,82 0,97 0,66 0,80 0,51 0,18 0,46 0,42 0,14 0,38 0,67 0,19 0,62 0,00 0,00 0,00 12,46 5,94 10,95 216,490

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 1,80 0,85 1,59 1,95 1,21 1,65 1,12 0,38 1,03 0,90 0,31 0,82 1,61 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00 20,76 8,57 18,62 225,910

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 6,00 4,00 5,00 6,00 0,00 6,00 32,00 8,00 30,00 287,960

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

13 17 3,18 0,29 3,10 6,00 1,82 5,54 2,06 1,76 1,62 2,76 0,06 2,75 1,24 0,71 1,06 1,41 1,00 1,16 0,59 0,24 0,53 0,82 0,00 0,82 0,94 0,24 0,88 19,00 6,12 17,46 239,110

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  20 2,30 0,30 2,22 4,80 1,80 4,35 1,90 1,20 1,60 2,30 0,20 2,25 1,90 0,55 1,76 2,05 0,75 1,86 1,15 0,30 1,08 0,75 0,20 0,70 1,25 0,40 1,15 18,40 5,70 16,97 233,770

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 4 1,50 0,00 1,50 2,50 1,75 2,06 0,50 1,00 0,25 1,25 0,25 1,19 1,50 0,25 1,44 0,75 0,75 0,56 0,75 0,50 0,62 8,75 4,50 7,62 199,800

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12B 1 0,00 0,00 0,00 178,460

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN FLS TOP TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNFLSTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNFLSTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNFLSTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNFLSTOP
12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli) Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,72 0,39 1,62 3,11 1,79 2,66 1,04 1,47 0,67 1,56 0,36 1,47 0,79 0,58 0,64 0,79 0,64 0,63 0,40 0,19 0,36 0,35 0,15 0,31 0,57 0,29 0,49 0,00 0,01 0,00 10,33 5,87 8,85 213,330

İl Ortalaması 2,05 0,41 1,95 3,81 1,92 3,33 1,25 1,59 0,85 1,84 0,40 1,74 0,94 0,45 0,82 0,97 0,66 0,80 0,51 0,18 0,46 0,42 0,14 0,38 0,67 0,19 0,62 0,00 0,00 0,00 12,46 5,94 10,95 216,490

İlçe Ortalaması 3,09 0,44 2,98 5,83 2,32 5,25 1,75 2,15 1,22 2,71 0,50 2,58 1,80 0,85 1,59 1,95 1,21 1,65 1,12 0,38 1,03 0,90 0,31 0,82 1,61 0,41 1,50 0,00 0,00 0,00 20,76 8,57 18,62 225,910

Okul Ortalaması 2,60 0,26 2,54 5,16 1,81 4,71 1,88 1,44 1,52 2,42 0,14 2,38 1,51 0,56 1,37 1,58 0,81 1,38 0,77 0,23 0,71 0,67 0,09 0,65 1,02 0,33 0,94 0,00 0,00 0,00 17,61 5,67 16,20 232,700

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

SÖZ SÖZ SÖZSÖZSÖZ
12F (1) 13 (2)    (3) 12 (4) 12B (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

3 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

4 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

5 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

6 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

7 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

8 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577

9 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

10 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

11 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

12 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

13 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

14 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

15 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

16 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

17 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

18 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

19 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

20 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

21 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

22 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

23 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

24 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

25 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

26 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

27 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

28 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

29 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

30 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

KATILIMLAR

31 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

32 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

33 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

34 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034

35 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235

36 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

37 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

38 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

39 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398

40 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

41 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541

42 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

43 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜ Ş* BOSTAN   36 3 35,25 33 4 32,00 1 0 1,00 70 7 68,25 383,808 1 1 747 195,274 17 33 151907 293,902 3 9 40245

2 0 EFE ÖZK AN   38 1 37,75 29 6 27,50 5 8 3,00 1 0 1,00 73 15 69,25 379,025 2 2 923 203,734 12 25 137209 310,255 2 7 27488

3 0 EMİNE KEL*   36 3 35,25 26 8 24,00 9 4 8,00 1 0 1,00 72 15 68,25 358,533 3 3 1999 217,834 10 23 118865 316,272 1 6 23476

4 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   22 14 18,50 21 10 18,50 4 0 4,00 1 0 1,00 48 24 42,00 287,415 4 9 14899 202,700 14 27 138697 247,848 9 22 88495

5 0 KAAN RESUL   27 10 24,50 5 1 4,75 4 2 3,50 1 0 1,00 37 13 33,75 263,990 5 12 25620 201,900 15 29 139919 266,063 5 15 67401

6 0 YUNUS EMRE KILIÇ   15 4 14,00 15 5 13,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 10 28,50 263,883 6 13 25688 194,569 18 36 153123 225,992 12 27 116872

7 0 NİSA NUR DEPREM   23 10 20,50 3 0 3,00 1 0 1,00 27 10 24,50 236,898 7 18 47162 199,903 16 31 143128 251,553 8 20 83986

8 0 MELİS GÜRER   16 16 12,00 13 10 10,50 1 0 1,00 1 0 1,00 31 26 24,50 217,503 8 20 80942 167,293 20 43 186148 192,413 18 37 161494

9 0 ZÜMRANUR ISSI   19 3 18,25 14 8 12,00 33 11 30,25 212,160 9 22 91711 314,410 1 4 50172 268,275 4 13 65048

10 0 MELEK AKDOĞAN   13 9 10,75 3 0 3,00 1 0 1,00 17 9 14,75 210,703 10 23 94511 203,734 12 25 137209 224,420 13 28 119037

11 0 ESMA ATASEVER   17 0 17,00 11 7 9,25 28 7 26,25 203,603 11 26 108241 294,638 4 8 60059 255,953 6 17 78735

12 0 FURKAN KAPTAN   19 2 18,50 13 10 10,50 32 12 29,00 197,990 12 27 119097 295,913 3 7 59381 254,320 7 18 80625

13 0 SILA KADAGAN   15 4 14,00 8 9 5,75 23 13 19,75 194,840 13 28 125257 265,165 6 11 77389 238,550 11 24 100306

14 0 KÜBRA ÇETİNEL   7 1 6,75 6 11 3,25 13 12 10,00 188,710 14 29 137990 232,895 8 17 103126 212,055 15 31 135498

15 0 MEHMET ALTUNDAŞ   8 1 7,75 18 6 16,50 26 7 24,25 184,025 15 31 147353 269,870 5 10 74228 209,980 16 32 138191

16 0 NİSANUR TOPAL   23 2 22,50 20 6 18,50 43 8 41,00 178,458 16 33 162127 310,184 2 6 52239 245,240 10 23 91765

17 0 İREM   12 2 11,50 11 15 7,25 23 17 18,75 178,458 16 33 162127 245,959 7 15 91567 214,660 14 30 132034

18 0 ESMAD   4 1 3,75 11 6 9,50 15 7 13,25 178,458 16 33 162127 231,289 9 18 104627 193,115 17 36 160573

19 0 RUMEYSA D   1 1 0,75 8 7 6,25 9 8 7,00 178,458 16 33 162127 213,119 11 24 124476 184,775 19 40 171822

20 0 MESSİ ZOR   3 20 -2,00 6 17 1,75 9 37 -0,25 178,458 16 33 162127 190,954 19 37 158677 177,130 20 42 179398
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 23 12 20,00 12 6 10,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 36 20 31,00 255,583 1 15 30414 178,403 4 41 175508 228,670 2 26 113303

2 0 SERPİL 12 31 2 30,50 25 11 22,25 56 13 52,75 225,818 2 19 64806 391,743 1 2 18367 316,448 1 5 23353

3 0 GAMZE NUR 12 6 5 4,75 3 10 0,50 9 15 5,25 162,158 3 42 183812 190,598 2 38 159173 179,033 3 41 177732

4 0 NARİN ARSLAN 12 1 2 0,50 9 10 6,50 10 12 7,00 155,643 4 43 188076 188,158 3 39 162670 160,483 4 43 190052

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 725 CEMRE KARA 12B 11 9 8,75 13 13 9,75 24 22 18,50 178,458 1 33 162127 246,859 1 14 90861 207,015 1 34 142235
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12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 32 8 30,00 27 2 26,50 1 0 1,00 60 10 57,50 287,960 1 8 14714 289,303 1 9 62918 369,730 1 1 2577
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13 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D AYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 43 228 2126 200016

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,4 4,0 6,42 2,9 1,9 2,43 12,6 4,2 11,53 10,6 6,9 8,89 33,5 17,0 29,27 213,330 258,930 243,140

Okul Ortalaması 12,1 3,7 11,16 5,6 2,0 5,05 9,6 3,0 8,85 6,5 4,9 5,29 33,7 13,6 30,35 232,700 238,090 247,490

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR 13 29 6 27,50 30 6 28,50 1 0 1,00 60 12 57,00 332,563 1 4 4404 178,393 17 42 175520 252,568 10 19 82746

2 0 SEHER DURGÜR 13 34 3 33,25 11 8 9,00 1 0 1,00 46 11 43,25 312,253 2 5 7776 255,288 5 13 84426 346,230 1 2 7956

3 0 HACER ELİBOL 13 26 6 24,50 18 11 15,25 1 0 1,00 45 17 40,75 297,793 3 6 11435 195,274 14 33 151907 259,512 9 16 74641

4 0 DİLARA U 13 23 14 19,50 20 10 17,50 2 1 1,75 1 0 1,00 46 25 39,75 291,108 4 7 13593 200,209 12 30 142620 248,695 11 21 87450

5 0 13 27 10 24,50 12 2 11,50 4 1 3,75 1 0 1,00 44 13 40,75 284,165 5 10 16074 202,363 11 28 139214 266,330 8 14 67114

6 0 SEDEF 13 35 5 33,75 11 4 10,00 1 0 1,00 47 9 44,75 280,950 6 11 17450 223,474 9 21 112510 316,635 3 4 23228

7 0 MERVE VERGİ 13 24 10 21,50 11 3 10,25 1 0 1,00 36 13 32,75 257,353 7 14 29401 238,523 6 16 98051 292,853 5 10 41174

8 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 25 10 22,50 7 2 6,50 1 0 1,00 33 12 30,00 252,495 8 16 32416 219,775 10 22 116681 277,443 6 11 55646

9 0 İLKER BEDİR 13 30 6 28,50 30 10 27,50 60 16 56,00 237,580 9 17 46374 414,400 1 1 11514 323,050 2 3 19378

10 0 SUDE SALDUZ 13 29 4 28,00 22 8 20,00 51 12 48,00 213,378 10 21 89249 365,520 2 3 27924 296,638 4 8 37874

11 0 YAREN AKSU 13 24 5 22,75 12 13 8,75 36 18 31,50 207,040 11 24 101484 312,323 3 5 51191 275,485 7 12 57614

12 0 RAFA SİLVA 13 9 3 8,25 2 3 1,25 1 0 1,00 12 6 10,50 206,828 12 25 101954 195,274 14 33 151907 208,565 14 33 140130

13 0 FADİK SAYIM 13 18 4 17,00 7 9 4,75 25 13 21,75 184,618 13 30 145907 261,550 4 12 79851 236,318 12 25 103182

14 0 SUDENAZ GÜDEK 13 7 2 6,50 6 13 2,75 13 15 9,25 183,893 14 32 147719 224,863 8 20 111023 206,373 15 35 143089

15 0 ERDEM SELVİLİ 13 13 4 12,00 1 0 1,00 14 4 13,00 178,458 15 33 162127 229,114 7 19 106764 216,050 13 29 130191

16 0 EMİNE 13 6 0 6,00 3 5 1,75 6 7 4,25 5 10 2,50 20 22 14,50 178,283 16 40 162411 187,288 16 40 163866 189,135 16 38 165601

17 0 ESMA PAK 13 7 5 5,75 1 1 0,75 8 6 6,50 166,153 17 41 180148 197,793 13 32 146759 185,958 17 39 169541
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