
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

3 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

4 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

5 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

6 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

7 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

8 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

9 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

10 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

11 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

12 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

13 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

14 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635

15 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

16 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

17 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

18 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

19 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

20 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

21 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

22 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

23 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

24 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

25 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

26 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

27 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

28 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

29 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

30 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

31 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

32 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

33 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

34 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

35 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

36 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

37 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

38 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

39 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

40 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

41 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

42 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

43 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

44 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

45 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

46 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

47 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

48 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

49 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

50 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

51 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

52 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

53 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

54 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

55 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

56 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

57 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

58 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

59 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

60 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

61 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

62 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

63 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

64 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531

65 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

66 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

67 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

68 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

69 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

70 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

71 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

72 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

73 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

74 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356

75 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

3 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

4 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

5 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

6 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

7 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

8 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

9 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

10 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

11 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

12 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

13 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

14 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635

15 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

16 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

17 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

18 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

19 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

20 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

21 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

22 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

23 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

24 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

25 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

26 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

27 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

28 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

29 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

30 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

31 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

32 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

33 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

34 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

35 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

36 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

37 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

38 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

39 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

40 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

41 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

42 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

43 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

44 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

45 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

46 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

47 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

48 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

49 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

50 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

51 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

52 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

53 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

54 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

55 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

56 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

57 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

58 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

59 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

60 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

61 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

62 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

63 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

64 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531

65 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

66 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

67 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

68 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

69 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

70 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

71 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

72 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

73 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

74 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356

75 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

2 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

3 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

4 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

5 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

6 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

7 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

8 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

9 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

10 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

11 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

12 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

13 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

14 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

15 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

16 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

17 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

18 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

19 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

20 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

21 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

22 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

23 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

24 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

25 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

26 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

27 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

28 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

29 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

30 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

31 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

32 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

33 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

34 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

35 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

36 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

2 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

3 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

4 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

5 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

6 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

7 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

8 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

3 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

4 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

5 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

6 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

7 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

8 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

9 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

10 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

12 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

13 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

14 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

15 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

16 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

17 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

18 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

19 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

20 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

21 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

22 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

23 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

24 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

25 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

26 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315
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100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



9 Z SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 9 Z

KATILIMLAR

1 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

3 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

4 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

5 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

6 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

7 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

8 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

9 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

10 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

11 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

12 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

13 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

14 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635

15 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

16 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

17 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

18 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

19 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

20 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

21 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

22 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

23 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

24 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

25 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

26 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

27 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

28 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

29 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

30 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

31 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

32 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

33 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

34 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

35 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

36 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

37 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

38 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

39 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

40 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

41 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

42 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

43 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

44 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

45 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

46 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

47 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

48 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379

                                                1 / 2



OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

49 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

50 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

51 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

52 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

53 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

54 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

55 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

56 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

57 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

58 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

59 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

60 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

61 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

62 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

63 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

64 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531

65 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

66 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

67 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

68 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

69 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

70 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

71 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

72 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

73 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

74 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356

75 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

2 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

3 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

4 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

5 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

6 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

7 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

8 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

9 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

10 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

11 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

12 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

13 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

14 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

15 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

16 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

17 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

18 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

19 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

20 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

21 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

22 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

23 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

24 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

25 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

26 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

27 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

28 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

29 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

30 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

31 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

32 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

33 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

34 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

35 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

36 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

2 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

3 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

4 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

5 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

6 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

7 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

8 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

3 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

4 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

5 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

6 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

7 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

8 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

9 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

10 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

12 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

13 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

14 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

15 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

16 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

17 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

18 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

19 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

20 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

21 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

22 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

23 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

24 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

25 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

26 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315
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9 Z SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 9 Z

KATILIMLAR

1 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

2 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

3 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

4 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

5 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

6 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

7 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

8 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

9 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

10 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

11 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

12 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

13 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

14 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

15 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

16 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

17 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

18 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

19 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

20 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

21 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

22 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

23 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

24 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

25 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

26 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

27 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

28 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

29 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

30 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

31 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

32 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

33 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

34 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

35 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

36 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

2 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

3 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

4 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

5 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

6 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

7 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

8 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531
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12D SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

3 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

4 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

5 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

6 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

7 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

8 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

9 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

10 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

12 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

13 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

14 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

15 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

16 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

17 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

18 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

19 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

20 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

21 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

22 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

23 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

24 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

25 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

26 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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9 Z SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 9 Z

KATILIMLAR

1 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
Okul

(75)
27,48 2,18 1,36 3,71 4,52 9,77 1,46 0,77 1,41 1,63 54,29 304,310

İlçe
(559)

24,15 (1) 2,01 (2) 1,28 (2) 2,93 (1) 4,31 (1) 6,20 (1) 0,88 (1) 0,32 (1) 0,73 (1) 0,74 (1) 43,55 (1) 271,600
İl

(3265)
24,13 (10) 2,08 (14) 1,39 (15) 3,07 (9) 3,97 (11) 0,01 (5) 9,62 (14) 1,99 (17) 0,99 (15) 1,37 (15) 1,21 (11) 49,83 (12) 289,330

Genel
(286913)

25,53 (475) 2,25 (171) 1,66 (203) 3,37 (107) 4,25 (48) 11,67 (955) 2,60 (514) 1,35 (352) 1,90 (354) 1,66 (303) 56,24 (1278) 308,400
Yukarıdaki tabloda okul satırında yazan değerler okulunuza ait ortalamalardır. Bu satırın altındaki oklar, okul ortalamanızın genel ortalamaya göre durumunu gösterir. İlçe, il ve genel satırlarında ise; ilçenize, ilinize ve genele ait ortalama gösterilir.
Eğer okul ortalamanız bu değerlere göre daha iyiyse yeşil yazı rengiyle, kötüyse kırmızı yazı rengiyle ilgili değer gösterilir. Parantez içinde yazılan değerler katılım sayılarıdır.

ŞUBE ORTALAMALARI
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Felsefe (Seçmeli) Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT

Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Net Puan
  

(36)
28,01 2,11 1,30 3,53 4,49 8,72 1,33 0,81 1,31 1,60 53,21 301,090

12
(8)

28,53 2,44 1,19 4,22 4,69 10,78 1,25 0,44 1,03 1,12 55,69 308,090
12D

(1)
28,75 17,50 6,75 4,00 1,00 58,00 315,250

12E
(1)

27,50 1,50 1,50 4,00 5,00 4,50 0,50 44,50 274,910
12F

(1)
30,25 2,50 2,50 5,00 5,00 16,75 5,75 -0,50 0,50 2,25 70,00 349,880

13
(26)

26,52 2,23 1,46 3,83 4,62 10,45 1,51 0,94 1,54 1,88 54,98 306,420
13A

(1)
22,25 2,50 3,75 5,00 5,00 4,00 0,00 1,00 -0,25 43,25 271,440

9 Z
(1)

26,25 3,75 0,00 3,75 5,00 18,50 0,75 5,00 3,50 66,50 341,240

Yukarıdaki şube ortalamaları tablosunda şubelerinize ait ortalamalar okul ortalaması ile kıyaslanmıştır. Şube isimlerinin altında parantez içindeki değerler şube katılımıdır.

KATILIM RAPORU
Sınava Katılan

Öğrenci Sınıf Okul İlçe İl
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ okulunda 75 8

KAPAKLI ilçesinde 559 46 4
TEKİRDAĞ ilinde 3265 271 32 7

Genelde 286913 23729 3569 459 80

DERECELER

Genelde sınava 3569 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1580. oldu

TEKİRDAĞ ilinde sınava 32 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 12. oldu

KAPAKLI ilçesinde sınava 4 okul katıldı, okulunuz [TYT] puanında 1. oldu
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)
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KURUM KARNESİ
İL İLÇE OKUL SINAV

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)
Bu sayfada kurumunuzdaki öğrencilere ait kazanım analizi verilmektedir. Her test başlığının yanında ilgili testle ilgili işlem yapmış öğrenci sayısı verilmektedir. Her kazanım için başarı durumu hesaplanırken bu öğrenci sayıları dikkate alınmıştır.
Her kazanımın başında köşeli parantez içinde + veya - işaretleri bulunur. Başarı oranı %50 ve üstünde olan kazanımlar için + diğerleri için - işareti kullanılır.

TYT Türkçe Soru D Y %

Türkçe
[+] SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE
ANLAM

4 3,39 0,52 85

[+] CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2,25 0,56 75

[+] CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0,80 0,13 80

[+] CÜMLE TÜRLERİ 1 0,60 0,09 60

[-] KARMA DİL BİLGİSİ 1 0,45 0,11 45

[-] YAZIM KURALLARI 2 0,93 0,85 47

[+] NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1,41 0,45 71

[+] ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ
GELİŞTİRME YOLLARI

1 0,91 0,09 91

[+] PARAGRAFIN YAPISI 4 3,32 0,63 83

[+] PARAGRAF YORUMU 21 15,32 4,19 73

TYT Sosyal Soru D Y %

Tarih-1
[-] İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK
DÜNYASI

1 0,44 0,29 44

[-] YERLEŞME VE DEVLETLEŞME
SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ

1 0,41 0,09 41

[+] DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ
KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ
(1595-1774)

1 0,63 0,19 63

[+] MİLLÎ MÜCADELE 1 0,73 0,05 73

[-] ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0,20 0,29 20

Coğrafya-1
[-] ÇEVRE VE TOPLUM 1 0,36 0,35 36

[-] DOĞAL SİSTEMLER 1 0,11 0,24 11

[-] DOĞAL SİSTEMLER 1 0,24 0,24 24

[-] BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0,32 0,28 32

[+] KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE
ÜLKELER

1 0,64 0,12 64

Felsefe
[+] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

4 2,95 0,25 74

[+] MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0,84 0,05 84

Din Kül. ve Ahl. Bil.
[+] BİLGİ VE İNANÇ 1 0,92 0,01 92

[+] İSLAM VE İBADET 1 0,89 0,05 89

[+] DÜNYA VE AHİRET 1 0,95 0 95

[+] GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0,89 0,04 89

[+] GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0,91 0,04 91

Felsefe (Seçmeli)
[-] FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE
PROBLEMLERİ

3 0 0 0

[-] MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL
FELSEFESİ

1 0 0 0

[-] 15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik Soru D Y %

Matematik-1
[+] DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2,39 0,43 60

[+] SAYILAR 2 1,00 0,36 50

[+] BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1,12 0,11 56

[-] KÜMELER 1 0,36 0,23 36

[-] FONKSİYONLAR 2 0,83 0,13 41

[-] PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,
BİNOM AÇILIMI

1 0,47 0,05 47

[-] OLASILIK 1 0,17 0,03 17

[-] PROBLEMLER 16 3,68 1,32 23

[-] VERİ 1 0,45 0,12 45

Geometri
[-] DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0,25 0,13 25

[-] ÖZEL ÜÇGENLER 1 0,37 0,01 37

[-] ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE
YARDIMCI ELEMANLAR

2 0,19 0,09 9

[-] ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0,56 0,09 14

[-] UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0,17 0,01 9

TYT Fen Soru D Y %

Fizik
[-] FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0,21 0,47 21

[-] ENERJİ 1 0,27 0,19 27

[-] DALGALAR 1 0,27 0,19 27

[-] ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0,08 0,11 8

[-] ISI VE SICAKLIK 1 0,08 0,31 8

[-] OPTİK 1 0,08 0,15 8

[-] BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0,19 0,23 19

Kimya
[-] KİMYA BİLİMİ 1 0,47 0,25 47

[-] ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0,32 0,25 32

[-] KİMYASAL TÜRLER ARASI
ETKİLEŞİMLER

1 0,27 0,21 27

[-] MADDENİN HÂLLERİ 1 0,05 0,21 5

[-] KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE
KİMYASAL HESAPLAMALAR

1 0,20 0,15 20

[-] KARIŞIMLAR 1 0,21 0,07 21

[-] ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0,21 0,15 21

Biyoloji
[-] YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0,27 0,25 27

[-] KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0,27 0,16 27

[-] HÜCRE 1 0,40 0,08 40

[-] CANLILAR DÜNYASI 1 0,28 0,24 28

[-] HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0,32 0,17 32

[-] EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL
ÇEVRE SORUNLARI

1 0,40 0,29 40
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 107 10 104,50 454,212 6431

2 0 SERPİL 12 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 8 0 8,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 98 14 94,50 424,385 21875

3 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 2 6,50 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 97 13 93,75 421,454 23963

4 0 MK 13 38 2 37,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 96 14 92,50 417,623 26743

5 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 4 2 3,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 95 21 89,75 407,719 34610

6 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 1 7,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 88 16 84,00 391,690 48598

7 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 1 4,75 1 2 0,50 6 0 6,00 4 2 3,50 86 12 83,00 389,574 50537

8 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 85 10 82,50 387,341 52586

9 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 4 21,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 83 18 78,50 377,102 62365

10 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 2 15,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 79 13 75,75 369,103 70309

11 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 79 13 75,75 368,023 71376

12 0 İREMÖ   35 3 34,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 1 15,75 5 1 4,75 2 3 1,25 2 4 1,00 6 0 6,00 79 14 75,50 367,213 72188

13 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 2 0 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 76 20 71,00 353,991 86067

14 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 75 20 70,00 349,883 90635

15 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 72 15 68,25 345,549 95528

16 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 2 5 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 73 26 66,50 341,243 100612

17 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 2 11,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 6 1 5,75 6 0 6,00 72 23 66,25 340,754 101129

18 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 7 1 6,75 71 16 67,00 340,546 101390

19 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 2 14,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 70 13 66,75 340,445 101505

20 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 71 20 66,00 339,024 103181

21 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 5 11,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 0 6,00 68 20 63,00 331,090 112877

22 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 67 14 63,50 330,730 113341

23 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 69 24 63,00 329,755 114440

24 0 B   33 3 32,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 66 21 60,75 323,317 122555

25 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 1 2,75 65 22 59,50 320,575 126086

26 0 İK 12 32 4 31,00 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 0 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 126779

27 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 1 5,75 5 1 4,75 63 17 58,75 319,995 126858

28 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 1 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 62 13 58,75 319,486 127511

29 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 6 11,50 2 0 2,00 63 14 59,50 318,638 128653
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

KATILIMLAR

30 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 64 20 59,00 317,117 130718

31 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 18 2 17,50 7 1 6,75 4 0 4,00 1 0 1,00 60 8 58,00 315,246 133151

32 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 62 17 57,75 314,430 134196

33 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 59 21 53,75 303,809 148951

34 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 149826

35 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 56 11 53,25 300,725 153226

36 0 GD 12 28 7 26,25 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 58 19 53,25 300,690 153262

37 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 17 51,75 296,295 159249

38 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 56 19 51,25 295,615 160283

39 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 160548

40 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 0 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 7 51,25 294,717 161530

41 0 CERENASAR   36 4 35,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 164230

42 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 53 12 50,00 290,855 167135

43 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 0 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 9 48,75 287,247 172404

44 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 174166

45 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 10 0 10,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 177956

46 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 178904

47 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 51 18 46,50 281,035 181445

48 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 190379

49 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 192302

50 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 192989

51 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 19 43,25 271,443 195315

52 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 13 41,75 267,012 201557

53 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 45 18 40,50 264,028 205776

54 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 46 22 40,50 263,437 206675

55 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 46 23 40,25 262,552 207842

56 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 210684

57 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 11 39,25 259,828 211634

58 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 16 39,00 258,669 213215
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

KATILIMLAR

59 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 21 38,75 258,032 214023

60 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 215508

61 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 44 26 37,50 255,612 217263

62 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 220601

63 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 221666

64 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 40 21 34,75 246,436 228531

65 0 AYSENEM   25 14 21,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 43 34 34,50 246,336 228679

66 0 SUDE   21 7 19,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 8 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 41 26 34,50 246,118 229008

67 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 39 19 34,25 245,421 229738

68 0 ZEYNEP   26 12 23,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 19 34,25 245,198 229887

69 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 43 35 34,25 245,131 229925

70 0 EFE   20 6 18,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 11 2,25 1 0 1,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 41 31 33,25 242,983 232250

71 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 40 29 32,75 240,491 234873

72 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 27 32,25 238,798 236699

73 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 244727

74 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 259356

75 0 MERVE 13 17 17 12,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 27 33 18,75 199,645 264209
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 5 0 5,00 2 0 2,00 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 7 2 6,50 4 2 3,50 4 2 3,50 5 1 4,75 97 13 93,75 421,454 23963

2 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 2 1 1,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 25 2 24,50 5 1 4,75 1 2 0,50 6 0 6,00 4 2 3,50 86 12 83,00 389,574 50537

3 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 18 2 17,50 6 1 5,75 1 0 1,00 2 2 1,50 4 0 4,00 85 10 82,50 387,341 52586

4 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 3 1 2,75 3 2 2,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 2 15,50 4 1 3,75 5 1 4,75 5 1 4,75 79 13 75,75 369,103 70309

5 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 5 0 5,00 21 1 20,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 2 3,50 3 2 2,50 79 13 75,75 368,023 71376

6 0 İREMÖ   35 3 34,25 2 0 2,00 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 1 15,75 5 1 4,75 2 3 1,25 2 4 1,00 6 0 6,00 79 14 75,50 367,213 72188

7 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 4 16,00 2 0 2,00 3 4 2,00 3 3 2,25 4 2 3,50 76 20 71,00 353,991 86067

8 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 2 0 2,00 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 21 2 20,50 3 1 2,75 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 72 15 68,25 345,549 95528

9 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 18 1 17,75 7 1 6,75 71 16 67,00 340,546 101390

10 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 2 1 1,75 4 0 4,00 4 1 3,75 13 5 11,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 6 0 6,00 68 20 63,00 331,090 112877

11 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 67 14 63,50 330,730 113341

12 0 B   33 3 32,25 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 5 0 5,00 12 7 10,25 1 0 1,00 4 2 3,50 1 3 0,25 2 4 1,00 66 21 60,75 323,317 122555

13 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 2 1 1,75 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 8 2 7,50 1 0 1,00 5 0 5,00 6 1 5,75 5 1 4,75 63 17 58,75 319,995 126858

14 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 12 3 11,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 1 4 0,00 64 20 59,00 317,117 130718

15 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 5 0 5,00 11 3 10,25 2 4 1,00 4 2 3,50 0 2 -0,50 62 17 57,75 314,430 134196

16 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 2 3 1,25 4 0 4,00 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 3 1 2,75 56 11 53,25 300,725 153226

17 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 5 4 4,00 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 1 1,75 56 17 51,75 296,295 159249

18 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 160548

19 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 4 1 3,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 10 0 10,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 53 7 51,25 294,717 161530

20 0 CERENASAR   36 4 35,00 3 0 3,00 2 2 1,50 5 0 5,00 4 1 3,75 2 1 1,75 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 164230

21 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 1 1 0,75 4 0 4,00 5 0 5,00 7 0 7,00 1 1 0,75 0 1 -0,25 51 9 48,75 287,247 172404

22 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 3 2 2,50 1 3 0,25 5 0 5,00 5 0 5,00 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 174166

23 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 1 1 0,75 3 0 3,00 5 0 5,00 10 0 10,00 2 0 2,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 177956

24 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 178904

25 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 1 0 1,00 2 1 1,75 4 0 4,00 5 0 5,00 4 2 3,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 3 1,25 45 18 40,50 264,028 205776

26 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 1 1 0,75 1 0 1,00 4 0 4,00 5 0 5,00 7 2 6,50 0 1 -0,25 0 1 -0,25 43 16 39,00 258,669 213215

27 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 215508

28 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 44 26 37,50 255,612 217263



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 AYSENEM   25 14 21,50 2 1 1,75 1 4 0,00 3 2 2,50 5 0 5,00 2 6 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 2 1 1,75 43 34 34,50 246,336 228679

30 0 SUDE   21 7 19,25 3 1 2,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 4 8 2,00 1 2 0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 41 26 34,50 246,118 229008

31 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 0 4 -1,00 1 0 1,00 3 1 2,75 39 19 34,25 245,421 229738

32 0 ZEYNEP   26 12 23,00 1 1 0,75 2 2 1,50 4 0 4,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 0 1,00 0 2 -0,50 39 19 34,25 245,198 229887

33 0 EFE   20 6 18,50 0 1 -0,25 2 3 1,25 2 0 2,00 4 0 4,00 5 11 2,25 1 0 1,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 1 2,75 41 31 33,25 242,983 232250

34 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 3 1 2,75 2 0 2,00 2 1 1,75 5 0 5,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 0 5 -1,25 1 1 0,75 0 3 -0,75 39 27 32,25 238,798 236699

35 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 2 2 1,50 1 2 0,50 2 2 1,50 5 0 5,00 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 244727

36 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 259356

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 33 7 31,25 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 8 0 8,00 5 2 4,50 6 1 5,75 5 1 4,75 98 14 94,50 424,385 21875

2 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 3 1 2,75 2 0 2,00 5 0 5,00 4 1 3,75 15 2 14,50 1 1 0,75 0 1 -0,25 2 1 1,75 2 2 1,50 70 13 66,75 340,445 101505

3 0 İK 12 32 4 31,00 4 0 4,00 1 2 0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 16 0 16,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 126779

4 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 3 2 2,50 2 1 1,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 149826

5 0 GD 12 28 7 26,25 1 1 0,75 1 0 1,00 5 0 5,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 4 1,00 58 19 53,25 300,690 153262

6 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 5 0 5,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 2 3 1,25 0 1 -0,25 1 0 1,00 45 13 41,75 267,012 201557

7 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 5 0 5,00 10 3 9,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 46 23 40,25 262,552 207842

8 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 3 0 3,00 5 0 5,00 4 1 3,75 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 3 0,25 1 2 0,50 40 21 34,75 246,436 228531

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12D SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 18 2 17,50 7 1 6,75 4 0 4,00 1 0 1,00 60 8 58,00 315,246 133151

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 2 2 1,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 190379

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 6 1 5,75 0 2 -0,50 1 2 0,50 3 3 2,25 75 20 70,00 349,883 90635

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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13 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 28 1 27,75 8 0 8,00 6 1 5,75 6 1 5,75 6 0 6,00 107 10 104,50 454,212 6431

2 0 MK 13 38 2 37,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 1 3,75 5 0 5,00 27 2 26,50 4 1 3,75 5 2 4,50 3 3 2,25 5 1 4,75 96 14 92,50 417,623 26743

3 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 5 0 5,00 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 9 0 9,00 4 2 3,50 1 6 -0,50 1 5 -0,25 95 21 89,75 407,719 34610

4 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 3 0 3,00 4 1 3,75 5 0 5,00 28 1 27,75 8 1 7,75 1 4 0,00 4 1 3,75 3 2 2,50 88 16 84,00 391,690 48598

5 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 3 0 3,00 2 0 2,00 4 0 4,00 5 0 5,00 22 4 21,00 2 0 2,00 3 3 2,25 5 2 4,50 6 0 6,00 83 18 78,50 377,102 62365

6 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 2 3 1,25 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 12 2 11,50 0 3 -0,75 0 5 -1,25 6 1 5,75 6 0 6,00 72 23 66,25 340,754 101129

7 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 3 2 2,50 1 2 0,50 5 0 5,00 5 0 5,00 16 4 15,00 3 2 2,50 3 2 2,50 2 3 1,25 71 20 66,00 339,024 103181

8 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 3 2 2,50 2 2 1,50 4 0 4,00 5 0 5,00 13 1 12,75 2 0 2,00 3 4 2,00 1 5 -0,25 3 3 2,25 69 24 63,00 329,755 114440

9 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 1 4 0,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 13 2 12,50 2 0 2,00 2 3 1,25 5 1 4,75 3 1 2,75 65 22 59,50 320,575 126086

10 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 4 0 4,00 5 0 5,00 10 1 9,75 1 1 0,75 3 1 2,75 5 1 4,75 6 0 6,00 62 13 58,75 319,486 127511

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 3 2 2,50 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 13 6 11,50 2 0 2,00 63 14 59,50 318,638 128653

12 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 3 2 2,50 2 2 1,50 5 0 5,00 5 0 5,00 10 1 9,75 4 3 3,25 2 4 1,00 4 2 3,50 4 2 3,50 59 21 53,75 303,809 148951

13 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 4 0 4,00 2 1 1,75 5 0 5,00 4 1 3,75 11 1 10,75 2 2 1,50 1 1 0,75 2 0 2,00 56 19 51,25 295,615 160283

14 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 3 1 2,75 3 0 3,00 5 0 5,00 5 0 5,00 4 5 2,75 0 1 -0,25 53 12 50,00 290,855 167135

15 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 2 1 1,75 3 1 2,75 5 0 5,00 5 0 5,00 1 0 1,00 1 4 0,00 1 3 0,25 2 2 1,50 51 18 46,50 281,035 181445

16 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 2 3 1,25 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 192302

17 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 192989

18 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 0 2 -0,50 2 2 1,50 46 22 40,50 263,437 206675

19 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 3 0 3,00 1 2 0,50 3 1 2,75 5 0 5,00 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 210684

20 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 1 1 0,75 1 2 0,50 3 2 2,50 5 0 5,00 1 0 1,00 1 0 1,00 42 11 39,25 259,828 211634

21 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 1 1 0,75 1 3 0,25 4 0 4,00 5 0 5,00 7 4 6,00 0 2 -0,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 44 21 38,75 258,032 214023

22 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 1 3 0,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 220601

23 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 4 0 4,00 2 2 1,50 3 0 3,00 4 1 3,75 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 221666

24 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 3 0 3,00 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 6 4 5,00 0 1 -0,25 1 4 0,00 1 3 0,25 1 2 0,50 43 35 34,25 245,131 229925

25 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 2 1 1,75 0 2 -0,50 4 0 4,00 5 0 5,00 6 9 3,75 0 4 -1,00 1 1 0,75 40 29 32,75 240,491 234873

26 0 MERVE 13 17 17 12,75 2 1 1,75 1 2 0,50 0 1 -0,25 4 1 3,75 1 3 0,25 1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 27 33 18,75 199,645 264209



13 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR
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13A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 3 2 2,50 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 48 19 43,25 271,443 195315

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



9 Z SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,3020,20 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,6717,48 54,29 304,310

SINIF: 9 Z

KATILIMLAR

1 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 4 1 3,75 1 4 0,00 4 1 3,75 5 0 5,00 19 2 18,50 2 5 0,75 5 0 5,00 4 2 3,50 73 26 66,50 341,243 100612

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

3 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

4 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

5 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

6 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

7 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

8 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

9 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

10 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

11 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

12 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

13 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

14 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635

15 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

16 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612

17 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

18 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

19 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

20 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

21 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

22 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

23 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

24 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

25 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

26 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

27 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

28 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

29 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

30 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

31 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151

32 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

33 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

34 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

35 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

36 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

37 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

38 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

39 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

40 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

41 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

42 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

43 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

44 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

45 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

46 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

47 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

48 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

KATILIMLAR

49 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

50 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

51 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

52 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

53 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

54 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

55 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

56 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

57 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

58 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

59 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

60 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

61 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

62 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

63 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

64 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531

65 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

66 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

67 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

68 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

69 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

70 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

71 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

72 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

73 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

74 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356

75 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ŞEVVAL UĞURLU   34 4 33,00 17 0 17,00 33 4 32,00 13 5 11,75 97 13 93,75 421,454 1 3 4 179 23963

2 0 ZÜMRANUR ISSI   33 4 32,00 12 1 11,75 30 3 29,25 11 4 10,00 86 12 83,00 389,574 2 7 11 374 50537

3 0 SEHER DURGÜR   36 3 35,25 18 2 17,50 24 3 23,25 7 2 6,50 85 10 82,50 387,341 3 8 12 395 52586

4 0 BERİVAN AYDIN   34 5 32,75 15 3 14,25 16 2 15,50 14 3 13,25 79 13 75,75 369,103 4 10 21 534 70309

5 0 ESMA ATASEVER   33 5 31,75 11 1 10,75 25 1 24,75 10 6 8,50 79 13 75,75 368,023 5 11 22 540 71376

6 0 İREMÖ   35 3 34,25 13 2 12,50 21 2 20,50 10 7 8,25 79 14 75,50 367,213 6 12 24 551 72188

7 0 FURKAN KAPTAN   33 5 31,75 14 2 13,50 19 4 18,00 10 9 7,75 76 20 71,00 353,991 7 13 32 682 86067

8 0 SILA KADAGAN   31 6 29,50 10 2 9,50 24 3 23,25 7 4 6,00 72 15 68,25 345,549 8 15 39 789 95528

9 1770 YUSUF KARATAŞ   33 7 31,25 13 7 11,25 25 2 24,50 71 16 67,00 340,546 9 18 48 849 101390

10 0 KÜBRA ÇETİNELF   31 8 29,00 10 2 9,50 16 6 14,50 11 4 10,00 68 20 63,00 331,090 10 21 62 974 112877

11 0 EMİNE KELEŞ   31 6 29,50 17 2 16,50 17 4 16,00 2 2 1,50 67 14 63,50 330,730 11 22 64 983 113341

12 0 B   33 3 32,25 13 2 12,50 13 7 11,25 7 9 4,75 66 21 60,75 323,317 12 24 77 1082 122555

13 0 MEHMET ALTUNDAŞ   26 10 23,50 12 3 11,25 9 2 8,50 16 2 15,50 63 17 58,75 319,995 13 27 89 1140 126858

14 0 BUĞRA YILDIZ   35 3 34,25 14 2 13,50 12 3 11,25 3 12 0,00 64 20 59,00 317,117 14 30 95 1188 130718

15 0 MEHDİ ZOR   31 5 29,75 14 1 13,75 11 3 10,25 6 8 4,00 62 17 57,75 314,430 15 32 104 1235 134196

16 0 BÜŞRA BOSTAN   36 2 35,50 15 4 14,00 2 1 1,75 3 4 2,00 56 11 53,25 300,725 16 35 139 1447 153226

17 0 KAAN RESUL   30 8 28,00 19 1 18,75 5 4 4,00 2 4 1,00 56 17 51,75 296,295 17 37 166 1535 159249

18 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   35 4 34,00 15 4 14,00 4 6 2,50 1 0 1,00 55 14 51,50 295,408 18 39 174 1556 160548

19 0 NİSA NUR DEPREM   28 3 27,25 13 3 12,25 11 0 11,00 1 1 0,75 53 7 51,25 294,717 19 40 178 1568 161530

20 0 CERENASAR   36 4 35,00 14 3 13,25 3 1 2,75 0 1 -0,25 53 9 50,75 292,910 20 41 181 1603 164230

21 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 6 31,50 10 1 9,75 7 0 7,00 1 2 0,50 51 9 48,75 287,247 21 43 198 1702 172404

22 769 KAAN ARDA   28 7 26,25 14 5 12,75 9 3 8,25 1 0 1,00 52 15 48,25 286,019 22 44 203 1722 174166

23 0 ZEYNEP ŞIRA   29 7 27,25 9 1 8,75 12 0 12,00 0 2 -0,50 50 10 47,50 283,428 23 45 211 1776 177956

24 0 SILA ÇALIŞKAN   34 4 33,00 15 1 14,75 1 6 -0,50 50 11 47,25 282,778 24 46 215 1794 178904

25 0 ROJİN DOGU   24 10 21,50 12 1 11,75 4 2 3,50 5 5 3,75 45 18 40,50 264,028 25 53 316 2142 205776

26 0 MENEKŞE ERKEÇ   25 11 22,25 11 1 10,75 7 2 6,50 0 2 -0,50 43 16 39,00 258,669 26 58 349 2240 213215

27 0 SENA A   35 4 34,00 5 2 4,50 40 6 38,50 256,997 27 60 356 2271 215508

28 0 YUSUF KIZMAZ   20 19 15,25 15 2 14,50 3 0 3,00 6 5 4,75 44 26 37,50 255,612 28 61 366 2301 217263

29 0 AYSENEM   25 14 21,50 11 7 9,25 2 6 0,50 5 7 3,25 43 34 34,50 246,336 29 65 399 2426 228679

30 0 SUDE   21 7 19,25 12 3 11,25 4 8 2,00 4 8 2,00 41 26 34,50 246,118 30 66 405 2434 229008

31 0 EMİNE   24 7 22,25 4 0 4,00 7 7 5,25 4 5 2,75 39 19 34,25 245,421 31 67 407 2441 229738

32 0 ZEYNEP   26 12 23,00 11 4 10,00 0 1 -0,25 2 2 1,50 39 19 34,25 245,198 32 68 408 2445 229887

33 0 EFE   20 6 18,50 8 4 7,00 6 11 3,25 7 10 4,50 41 31 33,25 242,983 33 70 417 2475 232250

34 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 12 2 11,50 2 1 1,75 1 9 -1,25 39 27 32,25 238,798 34 72 437 2523 236699

35 3 MELİS GÜRER   24 13 20,75 10 6 8,50 2 8 0,00 36 27 29,25 230,258 35 73 459 2602 244727

36 0 SENA SERİN   25 11 22,25 25 11 22,25 209,658 36 74 499 2775 259356

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort.



12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 33 7 31,25 16 2 15,50 33 1 32,75 16 4 15,00 98 14 94,50 424,385 1 2 3 163 21875

2 0 ELİF BİLGİ 12 36 4 35,00 14 2 13,50 16 3 15,25 4 4 3,00 70 13 66,75 340,445 2 19 49 852 101505

3 0 İK 12 32 4 31,00 14 2 13,50 16 1 15,75 0 1 -0,25 62 8 60,00 320,042 3 26 88 1136 126779

4 0 AZRA AĞAÇ 12 38 2 37,50 14 4 13,00 5 5 3,75 57 11 54,25 303,160 4 34 133 1412 149826

5 0 GD 12 28 7 26,25 12 1 11,75 15 4 14,00 3 7 1,25 58 19 53,25 300,690 5 36 140 1448 153262

6 824 RÜMEYSA KIRAL 12 26 7 24,25 16 2 15,50 2 3 1,25 1 1 0,75 45 13 41,75 267,012 6 52 300 2092 201557

7 0 GAMZE NUR 12 24 11 21,25 10 2 9,50 10 4 9,00 2 6 0,50 46 23 40,25 262,552 7 55 325 2167 207842

8 0 NARİN ARSLAN 12 25 13 21,75 8 0 8,00 5 2 4,50 2 6 0,50 40 21 34,75 246,436 8 64 396 2421 228531
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12D SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12D

KATILIMLAR

1 0 NİSANUR TO AL 12D 30 5 28,75 25 3 24,25 5 0 5,00 60 8 58,00 315,246 1 31 101 1222 133151
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12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR SİYER 12E 30 10 27,50 13 4 12,00 5 2 4,50 1 2 0,50 49 18 44,50 274,907 1 48 260 1955 190379
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12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 BERRA KARADENİZ 12F 32 7 30,25 16 4 15,00 23 2 22,50 4 7 2,25 75 20 70,00 349,883 1 14 36 738 90635
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13 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 34 6 32,50 19 1 18,75 36 1 35,75 18 2 17,50 107 10 104,50 454,212 1 1 2 56 6431

2 0 MK 13 38 2 37,50 14 3 13,25 31 3 30,25 13 6 11,50 96 14 92,50 417,623 2 4 5 199 26743

3 0 AHMET KÖKKURT 13 36 3 35,25 18 1 17,75 35 4 34,00 6 13 2,75 95 21 89,75 407,719 3 5 6 262 34610

4 0 SUDE SALDUZ 13 32 6 30,50 12 1 11,75 36 2 35,50 8 7 6,25 88 16 84,00 391,690 4 6 9 360 48598

5 0 YAREN AKSU 13 31 9 28,75 14 0 14,00 24 4 23,00 14 5 12,75 83 18 78,50 377,102 5 9 17 470 62365

6 0 BERFİN A 13 32 8 30,00 16 4 15,00 12 5 10,75 12 6 10,50 72 23 66,25 340,754 6 17 47 845 101129

7 0 MERVE VERGİ 13 33 5 31,75 14 4 13,00 16 4 15,00 8 7 6,25 71 20 66,00 339,024 7 20 54 873 103181

8 0 GAMZE T 13 33 7 31,25 14 4 13,00 15 1 14,75 7 12 4,00 69 24 63,00 329,755 8 23 67 996 114440

9 0 FADİK SAYIM 13 30 8 28,00 10 7 8,25 15 2 14,50 10 5 8,75 65 22 59,50 320,575 9 25 86 1122 126086

10 0 SUDENAZ GÜDEK 13 28 9 25,75 9 0 9,00 11 2 10,50 14 2 13,50 62 13 58,75 319,486 10 28 91 1146 127511

11 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 6 31,50 15 2 14,50 15 6 13,50 63 14 59,50 318,638 11 29 93 1157 128653

12 0 ZEYNEP 13 20 5 18,75 15 4 14,00 14 4 13,00 10 8 8,00 59 21 53,75 303,809 12 33 130 1399 148951

13 0 KANDEMİR  A 13 25 13 21,75 15 2 14,50 11 1 10,75 5 3 4,25 56 19 51,25 295,615 13 38 171 1548 160283

14 0 NACİYE KARADAĞ 13 33 5 31,75 16 1 15,75 4 6 2,50 53 12 50,00 290,855 14 42 187 1640 167135

15 0 ELİF KURT 13 31 7 29,25 15 2 14,50 1 0 1,00 4 9 1,75 51 18 46,50 281,035 15 47 228 1836 181445

16 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 30 9 27,75 15 5 13,75 2 2 1,50 1 0 1,00 48 16 44,00 273,571 16 49 263 1968 192302

17 0 ESMA PAK 13 31 5 29,75 17 11 14,25 48 16 44,00 273,159 17 50 268 1980 192989

18 0 RABİA AYTEMİR 13 25 13 21,75 15 4 14,00 4 1 3,75 2 4 1,00 46 22 40,50 263,437 18 54 322 2154 206675

19 0 BÜŞRA A 13 22 13 18,75 12 3 11,25 9 2 8,50 1 0 1,00 44 18 39,50 260,532 19 56 333 2208 210684

20 0 MEDİNE C 13 30 6 28,50 10 5 8,75 2 0 2,00 42 11 39,25 259,828 20 57 338 2219 211634

21 0 MERT TEK 13 25 9 22,75 11 4 10,00 7 4 6,00 1 4 0,00 44 21 38,75 258,032 21 59 350 2247 214023

22 0 UMUT DÜRÜ 13 25 13 21,75 13 6 11,50 4 1 3,75 42 20 37,00 252,947 22 62 379 2344 220601

23 0 HACER ELOL 13 27 9 24,75 13 3 12,25 0 1 -0,25 40 13 36,75 252,173 23 63 382 2358 221666

24 0 ARZU BALCI 13 22 17 17,75 12 4 11,00 6 5 4,75 3 9 0,75 43 35 34,25 245,131 24 69 409 2446 229925

25 0 DERYA BULUT 13 22 12 19,00 11 3 10,25 6 9 3,75 1 5 -0,25 40 29 32,75 240,491 25 71 424 2499 234873

26 0 MERVE 13 17 17 12,75 7 5 5,75 1 3 0,25 2 8 0,00 27 33 18,75 199,645 26 75 516 2822 264209

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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13A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 RÜMEYSA BEKE 13A 25 11 22,25 17 3 16,25 4 0 4,00 2 5 0,75 48 19 43,25 271,443 1 51 278 2006 195315

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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9 Z SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 27,6 8,4 25,53 12,3 3,2 11,54 15,3 4,0 14,26 6,1 4,6 4,91 61,3 20,2 56,24 308,400

Okul Ortalaması 29,4 7,6 27,48 12,4 2,6 11,78 12,0 3,1 11,23 4,8 4,1 3,81 58,7 17,5 54,30 304,310

SINIF: 9 Z

KATILIMLAR

1 0 BERKANT BALTA 9 Z 29 11 26,25 14 6 12,50 19 2 18,50 11 7 9,25 73 26 66,50 341,243 1 16 46 842 100612
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,30 20,20 56,24 308,400

İl Ortalaması 26,42 9,15 24,13 2,38 1,19 2,08 1,72 1,35 1,39 3,24 0,67 3,07 4,08 0,46 3,97 0,01 0,00 0,01 10,56 3,79 9,62 2,18 0,76 1,99 1,40 1,65 0,99 1,72 1,39 1,37 1,58 1,46 1,21 55,29 21,87 49,83 289,330

İlçe Ortalaması 26,25 8,41 24,15 2,26 1,01 2,01 1,56 1,11 1,28 3,04 0,47 2,93 4,36 0,17 4,31 0,00 0,00 0,00 6,80 2,41 6,20 0,96 0,34 0,88 0,61 1,17 0,32 0,96 0,92 0,73 0,99 1,03 0,74 47,79 17,04 43,55 271,600

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,67 17,48 54,29 304,310

KATILIMLAR

1 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12F 1 32,00 7,00 30,25 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 17,00 1,00 16,75 6,00 1,00 5,75 0,00 2,00 -0,50 1,00 2,00 0,50 3,00 3,00 2,25 75,00 20,00 70,00 349,880

2 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 9 Z 1 29,00 11,00 26,25 4,00 1,00 3,75 1,00 4,00 0,00 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 19,00 2,00 18,50 2,00 5,00 0,75 5,00 0,00 5,00 4,00 2,00 3,50 73,00 26,00 66,50 341,240

3 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12D 1 30,00 5,00 28,75 18,00 2,00 17,50 7,00 1,00 6,75 4,00 0,00 4,00 1,00 0,00 1,00 60,00 8,00 58,00 315,250

4 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12 8 30,25 6,88 28,53 2,63 0,75 2,44 1,38 0,75 1,19 4,25 0,13 4,22 4,75 0,25 4,69 11,38 2,38 10,78 1,38 0,50 1,25 0,63 0,75 0,44 1,38 1,38 1,03 1,50 1,50 1,12 59,53 15,27 55,69 308,090

5 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13 26 28,65 8,54 26,52 2,50 1,08 2,23 1,81 1,38 1,46 3,92 0,38 3,83 4,65 0,15 4,62 11,15 2,81 10,45 1,62 0,42 1,51 1,42 1,92 0,94 1,88 1,38 1,54 2,15 1,12 1,88 59,75 19,18 54,98 306,420

6 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ   36 29,75 6,97 28,01 2,31 0,78 2,11 1,58 1,14 1,30 3,61 0,31 3,53 4,53 0,14 4,49 9,47 3,03 8,72 1,39 0,25 1,33 1,19 1,53 0,81 1,64 1,33 1,31 1,89 1,14 1,60 57,36 16,62 53,21 301,090

7 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12E 1 30,00 10,00 27,50 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 1,50 4,00 0,00 4,00 5,00 0,00 5,00 5,00 2,00 4,50 1,00 2,00 0,50 49,00 18,00 44,50 274,910

8 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13A 1 25,00 11,00 22,25 3,00 2,00 2,50 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 4,00 0,00 4,00 1,00 4,00 0,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,25 48,00 19,00 43,25 271,440
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025) 75 559 3265 286913

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 27,63 8,37 25,53 2,52 1,11 2,25 1,99 1,30 1,66 3,50 0,52 3,37 4,32 0,27 4,25 0,00 0,00 0,00 12,50 3,32 11,67 2,77 0,70 2,60 1,81 1,82 1,35 2,25 1,41 1,90 2,01 1,38 1,66 61,30 20,20 56,24 308,400

İl Ortalaması 26,42 9,15 24,13 2,38 1,19 2,08 1,72 1,35 1,39 3,24 0,67 3,07 4,08 0,46 3,97 0,01 0,00 0,01 10,56 3,79 9,62 2,18 0,76 1,99 1,40 1,65 0,99 1,72 1,39 1,37 1,58 1,46 1,21 55,29 21,87 49,83 289,330

İlçe Ortalaması 26,25 8,41 24,15 2,26 1,01 2,01 1,56 1,11 1,28 3,04 0,47 2,93 4,36 0,17 4,31 0,00 0,00 0,00 6,80 2,41 6,20 0,96 0,34 0,88 0,61 1,17 0,32 0,96 0,92 0,73 0,99 1,03 0,74 47,79 17,04 43,55 271,600

Okul Ortalaması 29,39 7,63 27,48 2,41 0,92 2,18 1,67 1,23 1,36 3,79 0,31 3,71 4,56 0,15 4,52 0,00 0,00 0,00 10,47 2,77 9,77 1,55 0,35 1,46 1,17 1,63 0,77 1,73 1,29 1,41 1,93 1,20 1,63 58,67 17,48 54,29 304,310

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

TYT TYT TYTTYTTYTTYTTYTTYT
12F (1) 9 Z (2) 12D (3) 12 (4) 13 (5)    (6) 12E (7) 13A (8)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 287,247 308,400 21 43 198 1702 172404

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 7 0 7,00 23 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 7 0 7,00 18 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 51 9 48,75 41 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCAd DaEDABDCbBCDBBAcCaEACECEECADADe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal       d C C DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik   AD  B BB A   A                        

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen        Bb      e    

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYSENEM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,336 308,400 29 65 399 2426 228679

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 43 34 34,50 29 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEeEBCdB DbEebBDdbBCDBBAcdEEcbECEECdDbDd

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA e beedCCeDbEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik  aA         a        edAcd              

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  Ac DeedEc  e  e  EB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 2 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 4 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
B 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 323,317 308,400 12 24 77 1082 122555

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 3 32,25 81 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 7 9 4,75 24 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 66 21 60,75 51 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe aAEDC BB  ECADDB BCeBDABEECDCACEEEDBCADb

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A AEaD   C bCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAEda DBBD DAdd a   dc  BCB    D        

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen ADB DaeE  cab eeAedC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 3 4 19
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 369,103 308,400 4 10 21 534 70309

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 79 13 75,75 63 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAbDCABBDAECAeDBCBbCBDABEEdDCACEEE BCeDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A AEaDBcbC CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECCBDBBDAD BAcb       B B             

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen ADB e CEBBdD CeCABEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 2 19
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YILDIZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 317,117 308,400 14 30 95 1188 130718

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 3 12 0,00 0 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 64 20 59,00 49 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe aAdDCABBDAdCADDBCBCCBDABEECDCACEEE  CADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A AE   cCCeCCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik B E CBDeBDADABAb  d                     

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cDe ccbba  D a dAebe

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 1 2 6
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,725 308,400 16 35 139 1447 153226

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 2 35,50 89 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 56 11 53,25 44 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe  EAEBCABADCEDABDCCBCDBBAbdEEACECEECADAD 

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal ccCbDDA CCCADCEECADe     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik                  A     e   D            

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c       a  d eC A B

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 1 13
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CERENASAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 292,910 308,400 20 41 181 1603 164230

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 53 9 50,75 42 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABbDCdDABDbCBCDBBAcCEEACECEECADADB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal E C DcAcC CADCEdCADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik   AD                   b        D       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen         b           

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 242,983 308,400 33 70 417 2475 232250

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 2 0 2,00 40 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 5 11 2,25 8 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 6 11 3,25 8 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 7 10 4,50 23 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 41 31 33,25 28 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EdEDCeB   aCbDDBCcbCB A EE D   E E  CA  

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal     ccabCC  CE  EDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik Bb eCa ceDbDbB       b     dabC         

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen bDBaeeCdBaeb d Ce EC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 10 0 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 16 1 4 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,421 308,400 31 67 407 2441 229738

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 7 22,25 56 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 0 4,00 20 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 7 7 5,25 13 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 39 19 34,25 29 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDadBB   aADbBCBCCBDAddECDCACEEd      

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal                CED A     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik aAEbaBDc   D   c  E Ac    d             

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cee   dE        eBEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 0 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 3 13
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 330,730 308,400 11 22 64 983 113341

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 67 14 63,50 53 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe cEeEBCAB DCEDABDCCBCDBBADCE A ECEECeDeca

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACAc AaCCCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E ADCCB BBB DAdAEc E   cBa  C   D       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c      E      Cb   

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 5 4 31
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 368,023 308,400 5 11 22 540 71376

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 25 1 24,75 62 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 79 13 75,75 63 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EdEDC BB bECbDDBCBbCBDABEECDCACEEEDeCADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal   AE     C CCdDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECCBDB DAD BA EE  Ac BB B DCCD CC     

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cDB e CEBBd AaDCba C

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 9 1 56
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAPTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 353,991 308,400 7 13 32 682 86067

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 10 9 7,75 39 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 76 20 71,00 59 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCAB DadD BDCCBCDBBAcCEdACECEECADADe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A D  CbCcDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCaBDBeBAD  AdA  EB  Bc D    D   C   

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen ccBBDeeaEBccC DCaAEe

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 6 2 38
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÖKÇINAR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,408 308,400 18 39 174 1556 160548

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 55 14 51,50 43 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDAdCbDDBCeCCBDABEEdDCACEEED CADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACAdcDc bCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik   Eaa   e  e         A  d  eDC          

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen  D                  

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 1 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 2 19
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMÖ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 367,213 308,400 6 12 24 551 72188

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 3 34,25 86 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 79 14 75,50 63 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDAdCADDBCBbCBDABEEdDCACEEE  CADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal  CA  c AdCACC DCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik eAECCBDBBDA  BAE    A   B    CCD CC aC  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen bDB c dbBec AdDCABEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 5 0 31
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDA 769   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 286,019 308,400 22 44 203 1722 174166

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 52 15 48,25 40 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAED dBB  abADDaCBCCBDABdECeCeCEEE  CADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACcEabd dCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE bBD    D d c EE A                   

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen         B           

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 2 19
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN RESUL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 296,295 308,400 17 37 166 1535 159249

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 56 17 51,75 43 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCdB caceABDCCaCaBBADCEEACECEECdDA B

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACADDABCbCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik Ea D aB    A   d       e B              

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c      be    DCd   

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 1 6
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇETİNELF 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 331,090 308,400 10 21 62 974 112877

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 68 20 63,00 53 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCAB DaaDbBDCCBaDBBdDCEEAbECEECdDAcB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal Ee A      C DCEEeADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCC D BB D  ca    B cB bDd  CD Db    

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen DA   ceBEBc  bDCCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 4 4 25
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİ ZOR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 314,430 308,400 15 32 104 1235 134196

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 62 17 57,75 48 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEaCABB   CADDBCBCCBcAdEECDCACEEED CdDe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A A  D  CeACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik B ECaBDBBaAD  dE   C                    

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cbe eBCbcBBD C    de

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 0 13
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,995 308,400 13 27 89 1140 126858

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 5 0 5,00 71 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 63 17 58,75 49 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEdEBdAB  dd bBDCCBCDBdADeEEAbECEECeDA e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EcC  c  CbC DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD aB eBBA                      D     

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen DA BD CBEBDcCADeCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 0 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 3   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 230,258 308,400 35 73 459 2602 244727

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 2 2 1,50 30 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 10,04 11,23 14,26

Toplam: 120 36 27 29,25 24 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBC Bb CaDbBDedcCcBdAD EEACECaECdDece

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal c CAeb  dCCAba ECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik a  D da  c     d b   d b B              

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 2 25
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 1 0
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 2 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 3 6
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,669 308,400 26 58 349 2240 213215

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 43 16 39,00 33 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBC d cC DABDCbBCDBBAcebEAdECdECdDe e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal  Ae   A   C DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBA Cb   B       A     d B              

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c      d           

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 1 13
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR DEPREM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 294,717 308,400 19 40 178 1568 161530

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 3 27,25 68 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 53 7 51,25 43 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe D  EBC BADCEDABD CBC BBA bEE CECEE eDA e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACdDc   bC DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E AD  B BB AD  A         B      D       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c      E           

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 0 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 3 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 0 6
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DOGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 264,028 308,400 25 53 316 2142 205776

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 2 3,50 12 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 45 18 40,50 34 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe D AEBCbB D  D BDebBCbBdAcCEaACECEEeeDA e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal E    b  CCC DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E     B aB     A       e                

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen eA     cEB    eC Ace

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 387,341 308,400 3 8 12 395 52586

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 85 10 82,50 69 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDAaCADDB BCCBDAdEECDCACEEEDBCADe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACAEDcdACCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik  AEC BDeBDADABA  E  Ac  B  BDCCD CCcDC  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen A      Eee   C C BEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 7 1 44
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA A 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 256,997 308,400 27 60 356 2271 215508

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 4 34,00 85 28,01 27,48 25,53

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 10,04 11,23 14,26

Toplam: 120 40 6 38,50 32 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABA aaDABDCCBCDBBADCEdAbECEECADADB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Matematik EBADaaB                                 

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 209,658 308,400 36 74 499 2775 259356

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 28,01 27,48 25,53

Toplam: 120 25 11 22,25 19 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCb  DbaDAcDCCBCDBdAcdEdAbECEECdDe  

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞEVVAL UĞURLU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 421,454 308,400 1 3 4 179 23963

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 0 17,00 85 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 7 2 6,50 65 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 33 4 32,00 80 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 97 13 93,75 78 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABcDCEDAcDCbBCDB ADCEEACECEECADA e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACAD A C CADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCCBDdBBADAEAEA EEBB BBdDCB CDCDeCCdC

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen Dc BbDCBaBe CAeCCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 18 1 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 13 1 81
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 1 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇALIŞKAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 282,778 308,400 24 46 215 1794 178904

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 10,04 11,23 14,26

Toplam: 120 50 11 47,25 39 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAED ABBDddCADDBCBCCBDABEEdDCACEEE BCdDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal  CAEcD  CC CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik de          dc       ca B               

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 2 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0
PROBLEMLER 16 1 3 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 345,549 308,400 8 15 39 789 95528

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 72 15 68,25 57 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBD a bDDBCBCCBcABEEdcCACEEE aCADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal   AE D     CCdDCdDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAEC BDBBDADABAE E  Ab BB BB b D   cDC  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen c B e  aBB D  DCA  e

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 1 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 8 2 50
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 1 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,118 308,400 30 66 405 2434 229008

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 7 19,25 48 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 8 2,00 7 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 8 2,00 5 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 41 26 34,50 29 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAED A B  EC DDBaeCC eABdd D ACEEEe e   

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal AC Ecc   d CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik cAEba Dd  dc cA      c                  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen A d   b BBccb D ccb 

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 0 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 9 5 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 2 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇELİK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 238,798 308,400 34 72 437 2523 236699

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 2 1 1,75 35 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 2 11,50 58 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 3 -0,75 -13 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 39 27 32,25 27 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCAB DbaDbBeCbdCaBdADdEddeECEECeDAbc

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA eDD  C C Db ECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik   A  C                         b        

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  b ebce Ee    ee  c 

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 1 1 25
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 1770   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,546 308,400 9 18 48 849 101390

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 25 2 24,50 61 10,04 11,23 14,26

Toplam: 120 71 16 67,00 56 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABADaaDABDCCBCbadADCEEACECEECADeDc

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACcabecCaCcDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD CBD BBAD EAc   EBBA B     CD DaCCBC

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 7 1 44
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 1 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KIZMAZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 255,612 308,400 28 61 366 2301 217263

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 19 15,25 38 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 3 0 3,00 10 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 3 0 3,00 8 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 44 26 37,50 31 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAdaCbcaD aaAeeBCebCBDAcaEeDCdCdEEecCADb

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal AaAEaD A C CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BA  C                                   

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen e B   eEBad    CAe C

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,198 308,400 32 68 408 2445 229887

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 39 19 34,25 29 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EdEbCdBB  EaADbBCBbdBDABEEaDCdCEEEDeCeDe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal e A  ccA C CCEDCdDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik                         e               

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen A      E      e  d  

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞIRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 283,428 308,400 23 45 211 1776 177956

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 10 0 10,00 33 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 50 10 47,50 40 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe DEdEBCA   a DAcDCCBCeBBADdEEcbECEECADADB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal  A c        DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD  BD  BA   A    E          CD       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen                e   c

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 0 13
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRANUR ISSI 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 389,574 308,400 2 7 11 374 50537

Katılımlar: 36 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 28,01 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,11 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,30 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,53 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,49 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 11,44 11,78 11,54

Matematik-1 30 25 2 24,50 82 8,72 9,77 11,67

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,33 1,46 2,60

TYT Matematik 40 30 3 29,25 73 10,04 11,23 14,26

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,81 0,77 1,35

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,31 1,41 1,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,60 1,63 1,66

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 3,72 3,81 4,91

Toplam: 120 86 12 83,00 69 53,21 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDc CAeDBCBCCBDAeEECDCACEEE  CdDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A cE    C  CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAEdaBDBBDADABAEEEE AABBBCB D CDcCCD    

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen c B e  EBBBDA eCABdC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 2 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 13 0 81
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,160 308,400 4 34 133 1412 149826

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 5 5 3,75 13 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 5 5 3,75 9 12,03 11,23 14,26

Toplam: 120 57 11 54,25 45 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABdDAECADDBCBCCBbABEECDCACEEEDBCADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal cCAEaD  dCbCCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik dAEbaaDB   D d                          

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 2 50
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLGİ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,445 308,400 2 19 49 852 101505

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 70 13 66,75 56 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCbBADCaDbBDCCBCDBBADCEEACECEECAbADB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EAC c A C CADCEECADe     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBA CCB cBBAD EA A  E  c    C  aD       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  b      Ea  C eC  Ec

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 5 1 31
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE NUR 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 262,552 308,400 7 55 325 2167 207842

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 46 23 40,25 34 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe EA DebBB  ECbDeBCBbCBb dEEeeeACEEE BCeDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal b AE c     CC DCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik   Eb BD BDA   da    AA  B    Cb         

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen c      Ee c  ae  c C

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 4 1 25
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GD 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 300,690 308,400 5 36 140 1448 153262

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 3 7 1,25 6 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 58 19 53,25 44 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe E ED bBBDAdC eDBCBbCBDABEEdcCAC EED CeDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal e  E D    ACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE aBDeBD    Ad E   Aa B BBD C         

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen c      Eed    eaAcEe

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 0 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 6 2 38
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,042 308,400 3 26 88 1136 126779

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 16 1 15,75 39 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 62 8 60,00 50 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBC B  CEDABDCCBCcBBADCEEACECEECdDee 

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA ADc  CbC DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E ADC B  BBAD  AEA  E  A B D   a        

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen                e    

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 7 0 44
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 246,436 308,400 8 64 396 2421 228531

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 6 0,50 3 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 40 21 34,75 29 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBded  CdDdBbCCBCcBBAcCddACECEECcDeaB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal           C  CEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E A  aB        A               bD       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  c     dbe  C D   be

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 2 0 50
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 267,012 308,400 6 52 300 2092 201557

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 7 24,25 61 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 45 13 41,75 35 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe EAdDd BB AaCADDBCBbCBDAdEEdD ACEE   C De

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACAEDc  CCACCEDCEDeA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik  Ac a  B             e                  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen        b           C

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 13 3 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 0 1 0
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 424,385 308,400 1 2 3 163 21875

Katılımlar: 8 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,53 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,44 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,19 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 4,22 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,69 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 12,53 11,78 11,54

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 10,78 9,77 11,67

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,25 1,46 2,60

TYT Matematik 40 33 1 32,75 82 12,03 11,23 14,26

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,44 0,77 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,03 1,41 1,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,12 1,63 1,66

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 2,59 3,81 4,91

Toplam: 120 98 14 94,50 79 55,69 54,30 56,25

TYT Türkçe DdAEBCeBADCEDABDCCBCDBdADeEEACECEECADdbe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA cDDABd CADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCCBDBBBAD EAEA EEBaABB D BECDCDDCC  

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen DABBDebBEBDeCADCCAEa

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 12 1 75
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 2 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TO AL 0 12D

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 315,246 308,400 1 31 101 1222 133151

Katılımlar: 1 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 28,75 27,48 25,53

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 17,50 9,77 11,67

Geometri 10 7 1 6,75 68 6,75 1,46 2,60

TYT Matematik 40 25 3 24,25 61 24,25 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,77 1,35

Kimya 7 4 0 4,00 57 4,00 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,00 1,63 1,66

TYT Fen 20 5 0 5,00 25 5,00 3,81 4,91

Toplam: 120 60 8 58,00 48 58,00 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABAD  ebBDCCBCeB AcCEEACECEECeDA  

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Matematik EBADC BDeBBADAEAE  EEB b       eD DDCCBC

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen        B B  CAD     

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 6 1 38
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SİYER 811 12E

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 274,907 308,400 1 48 260 1955 190379

Katılımlar: 1 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 12,00 11,78 11,54

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 4,50 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,46 2,60

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 4,50 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 0,77 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 3,81 4,91

Toplam: 120 49 18 44,50 37 44,50 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDbECAebBCBCdBDAddEdcCACEEEDeCADe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal dCeE b cCC CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik   Eb   BB Ac         A                  

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen               e  B e

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 0 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 349,883 308,400 1 14 36 738 90635

Katılımlar: 1 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 30,25 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 11,78 11,54

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 16,75 9,77 11,67

Geometri 10 6 1 5,75 58 5,75 1,46 2,60

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 22,50 11,23 14,26

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 -0,50 0,77 1,35

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,50 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 1,63 1,66

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 2,25 3,81 4,91

Toplam: 120 75 20 70,00 58 70,00 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDAdCbDDBCBCCBeAddECDCACEEE cCADe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACeEaDBbbCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik  AEe BDB DAD BA EEE AA  B    CCDd CD CC 

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cc     Ed  c  eeABEd

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 8 0 50
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKKURT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 407,719 308,400 3 5 6 262 34610

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 9 0 9,00 90 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 35 4 34,00 85 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 6 -0,50 -7 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 6 13 2,75 14 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 95 21 89,75 75 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABADCcD BDCbBCDBBADCEEACECdECADADB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACAD AaCCCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCbBDBBBADAEAcACEEBBbBBCDCc CDCDDCCBC

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen eABB eCcaaaaaAaaaAaa

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 13 3 81
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 4 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BALCI 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 245,131 308,400 24 69 409 2446 229925

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 43 35 34,25 29 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DbdEBCbd cCaDbBDCbBCbBdAeaEEAbdCEECdDdDe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A c  daCbDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E bDbaB B   D          c    C  b        

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen acce  CdE bc   e cE 

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 12 9 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 1 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN A 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 340,754 308,400 6 17 47 845 101129

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 3 -0,75 -8 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 12 5 10,75 27 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 72 23 66,25 55 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCdBdDAECADDBCBCCBDdBddCDCACEEEbeCdDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal AebEeDBAaCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE CBDcB A  B bE    A B      acc       

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cce e bEBBdDACDCABEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 4 1 25
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,571 308,400 16 49 263 1968 192302

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 48 16 44,00 37 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAbDCbBB AdbADDBbBCCcDABdECDCACEEEDeCADe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal bCcEcDcACCeCCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik   E                  Ad c               

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen        E            

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 2 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA A 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 260,532 308,400 19 56 333 2208 210684

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 44 18 39,50 33 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEdEBCed  CaDABDbbBaDBdAeCE bCECdECbDe  

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A ccB  b DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD  BbB       E      AdB              

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen         E           

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 1 19
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BULUT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 240,491 308,400 25 71 424 2499 234873

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 6 9 3,75 13 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 6 9 3,75 9 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 5 -0,25 -1 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 40 29 32,75 27 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe a dEBCbB    DbBDCbB DBBAcCdEAbECEdCdDeDe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA e b   bC DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EcbDbCB  a     d A ca  c a  C           

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen edee           Cd   

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 2 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 1 50
PARAGRAF YORUMU 21 14 7 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 3 25
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 1 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 4 13
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 281,035 308,400 15 47 228 1836 181445

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 51 18 46,50 39 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAaBCeB  CaDABDaCBCDBBADCEEACECEECdDAbc

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA b cA CCCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik E                                       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen ad d eCdEe  a eb A B

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 0 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA PAK 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 273,159 308,400 17 50 268 1980 192989

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 26,52 27,48 25,53

Matematik-1 30 17 11 14,25 48 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 17 11 14,25 36 11,96 11,23 14,26

Toplam: 120 48 16 44,00 37 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCbBBaAECAeDBCBCCBcABEEdDCACEEEDB    

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Matematik BAEbCBDaBbcD BAEEEb AbdeBbddDC          

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 1 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 2 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 8 7 50
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİK SAYIM 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 320,575 308,400 9 25 86 1122 126086

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 65 22 59,50 50 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DdAEBCedA CaDABDCCBaDBBdDdEEAbECEECADAD 

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal dcCea b C CbDCEECcDB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD CBbBBBA  EA d  E          C       C

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen  cBB ebeEBD CAeCC E 

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 1 19
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE T 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 329,755 308,400 8 23 67 996 114440

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 15 1 14,75 37 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 7 12 4,00 20 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 69 24 63,00 53 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCbBBDAaCbDDBCBCCBbABEECDbACEEEDeCeDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal AaAEaDeb C CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECC Dc DAD BAEE              D    D   

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cDBceeCEeddb aeCABde

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 0 19
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ELOL 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,173 308,400 23 63 382 2358 221666

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 0 1 -0,25 -1 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 0 1 -0,25 -1 11,96 11,23 14,26

Toplam: 120 40 13 36,75 31 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EcEDabBBDA CADDBCBCCBDddEEdc ACEEE  CeDb

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal  CAED dcCC  CEDCEDBc     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik                           a             

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 0 0 0
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 1 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 454,212 308,400 1 1 2 56 6431

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 107 10 104,50 87 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAbDCABBDAEaADDBCBCCBDdddECDCACEEEDeCADA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACAEDDBAbCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECCBDBBDADABAEEEE AcBBBCBBDCCD C DDCCB

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen ADBDDeCEBBBDbCDCABEC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 14 1 88
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 0 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KANDEMİR  A 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 295,615 308,400 13 38 171 1548 160283

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 56 19 51,25 43 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EeEbCbBBD aCADDBCBCCBDAedEdDCACEEdecade 

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACAE c  CCACCEDCEDBe     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE dB  B AD B   E      B    C          

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cD  e C Bc      A  C

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 4 0 25
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE C 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 259,828 308,400 20 57 338 2219 211634

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 12,13 11,78 11,54

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 42 11 39,25 33 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBC BeDCED BDC BCDBBAcCEddCECEECeDA e

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal  A d cb C bbDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Fen         E          B

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 0 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 0 75
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERT TEK 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 258,032 308,400 21 59 350 2247 214023

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 9 22,75 57 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 1 4 0,00 0 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 44 21 38,75 32 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe aAEDCAB   aC  DBCBbCBDABEECDbdCEEE edeDb

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal   cE D cad CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE   D      B c E  Ae  a  c            

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen ce     a        A  e

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 3 4 19
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 199,645 308,400 26 75 516 2822 264209

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 8 0,00 0 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 27 33 18,75 16 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEdEdC   cbdDABDCbBCDBdAcd dde CEddeDd a

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal  ACe  c Ced    dCADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik   A d     a            e                

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen Dbce    d     De bdc

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 3 1 75
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 1 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 0 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 7 11 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 1 25
SAYILAR 2 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 2 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 339,024 308,400 7 20 54 873 103181

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 71 20 66,00 55 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCbdBbAaCbDDBCBCCBDABEECDCACEEED C DA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal bCcEDb  CdACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik B EbCBDBBe DABAdEE   dB B B             

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen AbeD  CbBB  AaeeA Ee

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 0 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 1 50
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 0 1 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 6 2 38
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MK 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 417,623 308,400 2 4 5 199 26743

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 27 2 26,50 88 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 31 3 30,25 76 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 13 6 11,50 58 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 96 14 92,50 77 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABADCEDABDCCeCDBBADCEEACECEECADeDB

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A D dCbCeDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCCBDBBBADAEAEA EEBBcBBdDCBcCDC   C  

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen DABBcDbBaeDB eDCeAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 13 2 81
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 2 0 50
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 290,855 308,400 14 42 187 1640 167135

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 1 15,75 79 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 11,96 11,23 14,26

Toplam: 120 53 12 50,00 42 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDA CADDBCBbCBDABdECDCeCEEEDa eDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal A AEcD  CCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik  bEba De      b       B B     b         

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 1 2 25
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 2 0 13
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 263,437 308,400 18 54 322 2154 206675

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 0 2 -0,50 -7 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 46 22 40,50 34 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAbaCABdDAaCbDDBCBCCceAdEEdcdACEEa  CdDA

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal ACeE cebCCACCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAE d   B                               

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen        ae     D A be

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 0 1 0
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SALDUZ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 391,690 308,400 4 6 9 360 48598

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 28 1 27,75 93 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 8 1 7,75 78 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 36 2 35,50 89 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 88 16 84,00 70 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCAB cCaDABDCbBCDBBAcdEEACcCEECADA B

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A      CeDCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCCBDBBBADAEAEA EEBBcBBCDCBbCD DDCCBC

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen Dc e eaBdBD  ADCa Ec

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
PROBLEMLER 16 14 1 88
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 3 0 75
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 319,486 308,400 10 28 91 1146 127511

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 0 9,00 45 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 14 2 13,50 68 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 62 13 58,75 49 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBbeBADaaD cDCbBCDBdAeCEEAbECEECADA  

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal           C DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBAD aB BB A   A       A       eD       

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen DA B e BEeD CADCCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 0 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 1 0 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 0 6
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 318,638 308,400 11 29 93 1157 128653

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 2 14,50 73 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 11,96 11,23 14,26

Toplam: 120 63 14 59,50 50 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDCABBDA CADDBCBCCBDAddECDdACEEEbeCADb

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal cCAEcD  CC CCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECdBeBBDA  Bdb   CAbd B     CD        

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 0 2 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 4 3 25
VERİ 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DÜRÜ 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 252,947 308,400 22 62 379 2344 220601

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 11,96 11,23 14,26

Toplam: 120 42 20 37,00 31 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCbB  adebBDaCBCDBcADCEaebECEECAcAce

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal Ecbc DbBCbCADCdECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EB D                  dA                

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 2 1 67
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 0 1 0
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 2 0 50
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 1 1 6
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKSU 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 377,102 308,400 5 9 17 470 62365

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 83 18 78,50 65 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe DEAEBCABADCacbBDCCBCbBdADCEdACECEECeDeDe

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EA A D  C C DCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCbBaeBBAD EAEA EEdB BBCDC   D  D    

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen Db BeeCBEBbdCADCCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 4 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 0 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 12 1 75
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 0 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 13

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 303,809 308,400 12 33 130 1399 148951

Katılımlar: 26 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 5 18,75 47 26,52 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,23 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,83 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 4,62 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 12,13 11,78 11,54

Matematik-1 30 10 1 9,75 33 10,45 9,77 11,67

Geometri 10 4 3 3,25 33 1,51 1,46 2,60

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,96 11,23 14,26

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,94 0,77 1,35

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,54 1,41 1,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,88 1,63 1,66

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,36 3,81 4,91

Toplam: 120 59 21 53,75 45 54,97 54,30 56,25

TYT Türkçe bEdEBCABADeaDABDCbBCDBBAD               

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EAeAaD aCbCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBADCaBDB  AD                 dCDeDaC   

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen eAaB eddEeD CAeaCAEB

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 2 2 50
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 3 0 100
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 6 0 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 1 1 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 1 0 50
KÜMELER 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 2 2 0 100
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÖZEL ÜÇGENLER 1 1 0 100
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 1 1 50
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 1 2 25
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ISI VE SICAKLIK 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BEKE 0 13A

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 271,443 308,400 1 51 278 2006 195315

Katılımlar: 1 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 22,25 27,48 25,53

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,36 1,66

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 16,25 11,78 11,54

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 4,00 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,46 2,60

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 4,00 11,23 14,26

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,00 0,77 1,35

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 1,41 1,90

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,63 1,66

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 0,75 3,81 4,91

Toplam: 120 48 19 43,25 36 43,25 54,30 56,25

TYT Türkçe cadEBedBADC DbcDCbBCDBdADdEEAeECEEC DA  

Cevap Anahtarı B DEAEBCABADCEDABDCCBCDBBADCEEACECEECADADB

TYT Sosyal EACdaDAcCCCADCEECADB     

Cevap Anahtarı B EACADDABCCCADCEECADBDADEE

TYT Matematik EBA  C                                  

Cevap Anahtarı B EBADCCBDBBBADAEAEACEEBBABBCDCBECDCDDCCBC

TYT Fen eb ecD  E      e    

Cevap Anahtarı B DABBDDCBEBDBCADCCAEB
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 1 3 25
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 2 2 50
PARAGRAF YORUMU 21 15 3 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 4 0 100
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 3 0 75
SAYILAR 2 1 0 50
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 2 0 0 0
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 0 0 0
VERİ 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 4.SAYI(02-05 MAYIS 2025)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0 9 Z

Puan
Puan

Genel Dereceler

Türü Ortalama Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT 341,243 308,400 1 16 46 842 100612

Katılımlar: 1 75 559 3265 286913

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 27,48 25,53

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,18 2,25

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 1,36 1,66

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 3,71 3,37

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 4,52 4,25

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 11,78 11,54

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 18,50 9,77 11,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,46 2,60

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 18,50 11,23 14,26

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,77 1,35

Kimya 7 5 0 5,00 71 5,00 1,41 1,90

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,63 1,66

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 9,25 3,81 4,91

Toplam: 120 73 26 66,50 55 66,50 54,30 56,25

TYT Türkçe EAEDdeBBDAaaAeDBCBbCBDABEEdDCACdEEbcCADe

Cevap Anahtarı A EAEDCABBDAECADDBCBCCBDABEECDCACEEEDBCADA

TYT Sosyal AeAEDcdcCdcCCEDCEDBA     

Cevap Anahtarı A ACAEDDBACCACCEDCEDBAADDEE

TYT Matematik BAECCBDdBeAD BAE E    B B BBD           

Cevap Anahtarı A BAECCBDBBDADABAEEEECAABBBCBBDCCDECCDDCCB

TYT Fen cDaeDebEBB DA DCAcaC

Cevap Anahtarı A ADBDDBCEBBBDACDCABEC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 4 4 0 100
CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 3 1 2 33
CÜMLENİN ÖGELERİ 1 1 0 100
CÜMLE TÜRLERİ 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 4 3 1 75
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
DEĞİŞEN DÜNYA DENGELERİ KARŞISINDA OSMANLI SİYASETİ (1595-1774) 1 1 0 100
MİLLÎ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 4 3 1 75
MÖ 6. YÜZYIL-MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
DÜNYA VE AHİRET 1 1 0 100
GENÇLİK VE DEĞERLER 1 1 0 100
GÖNÜL COĞRAFYAMIZ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 3 0 0 0
MS 2. YÜZYIL-MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
15. YÜZYIL-17. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER 4 4 0 100
SAYILAR 2 2 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 2 2 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 2 1 1 50
PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM AÇILIMI 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 0 0
PROBLEMLER 16 8 0 50
VERİ 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÖZEL ÜÇGENLER 1 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 2 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 4 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ 1 0 1 0
ENERJİ 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ISI VE SICAKLIK 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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