
OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BİLGİ SARMAL TG AYT 3 57 421 1887 82573

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 8,1 4,0 7,15 2,3 0,6 2,15 2,6 2,6 1,96 3,0 1,2 2,68 3,2 1,7 2,78 19,2 10,0 16,72 201,7 232,4 222,8

Okul Ortalaması 6,4 3,4 5,56 1,4 0,4 1,32 1,6 1,8 1,19 2,1 1,1 1,77 2,0 1,5 1,64 13,5 8,2 11,48 238,6 224,2 241,3

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR  M 23 5 21,75 7 1 6,75 12 2 11,50 11 2 10,50 9 3 8,25 62 13 58,75 248,3 14701 431,6 1905 334,1 3089

2 0 SUDE DEREN *LDUZ  M 28 2 27,50 9 0 9,00 9 1 8,75 11 1 10,75 7 1 6,75 64 5 62,75 214,8 32561 408,2 3638 321,7 5111

3 0 YAREN AKSU  M 19 4 18,00 6 1 5,75 7 1 6,75 7 5 5,75 1 5 -0,25 40 16 36,00 202,1 41622 317,6 15042 273,1 18648

4 0 ELİF ESRA   11 6 9,50 5 2 4,50 9 5 7,75 3 5 1,75 9 4 8,00 37 22 31,50 197,9 44645 302,0 17626 241,7 32457

5 0 YUSUF KARATAŞ   11 5 9,75 4 3 3,25 7 4 6,00 8 1 7,75 4 9 1,75 34 22 28,50 199,7 43311 295,0 18931 240,8 32889

6 0 EDANU R TOPATAY  MÜ 16 5 14,75 5 1 4,75 3 4 2,00 9 1 8,75 5 2 4,50 38 13 34,75 175,3 60754 289,1 20053 233,6 36557

7 0 SILA KADAGAN   13 3 12,25 1 0 1,00 4 4 3,00 5 4 4,00 4 1 3,75 27 12 24,00 199,2 43749 282,8 21228 240,9 32843

8 0 MEHMET ALTUNDAŞ   5 3 4,25 2 1 1,75 4 3 3,25 5 1 4,75 9 4 8,00 25 12 22,00 196,0 45946 275,1 22774 217,5 45251

9 0 ESMA ATASEVER   11 3 10,25 3 2 2,50 1 1 0,75 7 1 6,75 3 1 2,75 25 8 23,00 188,5 51432 269,6 23908 228,5 39277

10 0 İREM ÖNCÜ   12 5 10,75 4 1 3,75 3 5 1,75 6 2 5,50 4 5 2,75 29 18 24,50 182,9 55377 267,4 24387 227,5 39735

11 0 BERKANT BALTA   5 5 3,75 2 0 2,00 2 4 1,00 6 1 5,75 6 2 5,50 21 12 18,00 194,8 46849 262,6 25554 215,6 46387

12 0 SEHER DURGÜR  M 12 5 10,75 3 2 2,50 15 7 13,25 300,8 3971 261,4 25825 346,2 1810

13 0 NİSA DEMİRHAN   14 7 12,25 2 0 2,00 16 7 14,25 288,3 5697 256,7 26975 336,0 2826

14 0 AYŞE   11 4 10,00 4 0 4,00 15 4 14,00 280,3 7011 256,6 27000 327,0 4164

15 725 CEMRE KARA 12B 11 7 9,25 2 1 1,75 4 6 2,50 6 6 4,50 6 5 4,75 29 25 22,75 175,3 60754 254,6 27520 210,0 49503

16 0 RUMEYSA D   4 3 3,25 1 0 1,00 3 4 2,00 5 2 4,50 7 5 5,75 20 14 16,50 190,8 49778 253,8 27716 207,3 51075

17 0 ZEYNEP DURAK  M 11 4 10,00 4 1 3,75 3 9 0,75 5 7 3,25 8 5 6,75 31 26 24,50 168,7 67187 253,6 27767 210,8 49077

18 0 SEDEF  M 13 4 12,00 2 0 2,00 15 4 14,00 313,5 2758 250,0 28777 361,4 926

19 0 MEHDİŞAN ZOR   13 7 11,25 4 1 3,75 6 4 5,00 23 12 20,00 175,3 60754 245,2 30114 210,7 49138

20 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   10 5 8,75 2 0 2,00 1 2 0,50 1 0 1,00 4 7 2,25 18 14 14,50 185,5 53626 241,7 31195 219,8 44003

21 0 SUDENAZ GÜDEK   8 1 7,75 2 0 2,00 0 6 -1,50 4 4 3,00 2 4 1,00 16 15 12,25 186,9 52670 237,5 32549 218,5 44734

22 0 MERVE VERGİ  M 13 3 12,25 13 3 12,25 311,2 2960 237,2 32628 315,7 6265

23 0 EMİNE KELEŞ   10 8 8,00 1 1 0,75 11 9 8,75 377,2 262 226,4 36337 326,4 4264

24 0 BERİL   9 2 8,50 1 0 1,00 10 2 9,50 266,3 9910 216,2 40395 300,1 9904

25 0 E  M 5 8 3,00 5 8 3,00 340,3 1131 215,0 40931 300,6 9779

26 0 GAMZE NUR SÖYLEMEZ12 7 4 6,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 1 1,75 2 3 1,25 14 12 11,00 173,3 62035 215,0 40949 193,3 59032

27 0 SUDE   4 4 3,00 2 5 0,75 3 2 2,50 5 2 4,50 14 13 10,75 166,9 68117 212,3 42163 179,1 66472

28 0 ERDEM S  M 5 8 3,00 3 4 2,00 0 2 -0,50 3 2 2,50 11 16 7,00 175,3 60754 210,1 43200 193,3 59060

29 0 NİSA NUR DEPREM   6 1 5,75 1 0 1,00 7 1 6,75 220,6 28520 204,3 46220 245,1 30767
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30 0 EFE ÖZKAN   3 5 1,75 1 0 1,00 2 0 2,00 6 5 4,75 366,0 417 203,4 46692 291,3 12343

31 0 NARİN ARSLAN   3 2 2,50 1 7 -0,75 4 2 3,50 3 2 2,50 11 13 7,75 162,7 69941 199,4 48952 173,4 68801

32 0 SÜMEYYE YILDIZ   3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 256,4 12414 198,6 49438 269,3 20136

33 0 ÖMER GİZLENCİ  M 3 3 2,25 1 0 1,00 4 3 3,25 294,2 4837 198,6 49457 249,8 28521

34 0 YUNUS EMRE KILIÇ   3 0 3,00 3 0 3,00 232,7 21022 197,9 49835 221,0 43359

35 0 NİSANUR SİYER 12E 3 2 2,50 3 2 2,50 308,7 3174 196,5 50706 269,5 20057

36 0 YAĞMUR ÇELİK   3 3 2,25 1 0 1,00 5 7 3,25 2 5 0,75 2 5 0,75 13 20 8,00 159,4 71214 194,5 51957 172,0 69306

37 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   2 5 0,75 2 5 0,75 289,7 5477 191,6 53855 259,0 24325

38 0 IŞIL ÖZALP 12 4 5 2,75 1 0 1,00 5 5 3,75 222,5 27253 190,1 54762 238,7 33969

39 0 KAAN AYDOĞDU   2 6 0,50 2 6 0,50 261,3 11115 190,0 54849 266,8 21139

40 0 ZEHRA  M 6 4 5,00 6 4 5,00 229,9 22567 188,5 55961 249,9 28467

41 1041 İLAYDA KULAKSIZ   0 3 -0,75 0 3 -0,75 280,7 6949 187,3 56751 237,4 34632

42 0 NFMJŞ ĞVSFS   0 3 -0,75 0 3 -0,75 185,6 53568 187,3 56751 169,3 70270

43 0 MERTCAN TEKİN  M 2 1 1,75 2 2 1,50 1 3 0,25 5 6 3,50 218,7 29795 184,4 59291 194,5 58405

44 0 DİLARA UZUN  M 2 1 1,75 2 1 1,75 276,1 7826 183,3 60153 218,6 44690

45 0 RÜMEYSA BEKE  MA 2 3 1,25 2 3 1,25 276,6 7728 175,4 64897 219,5 44185

46 0 EFE UÇAR  M 2 4 1,00 4 8 2,00 1 7 -0,75 5 5 3,75 12 24 6,00 145,1 74740 174,9 65225 150,9 74674

47 824 RÜMEYSA KIRAL 12 0 4 -1,00 0 4 -1,00 279,6 7162 172,6 66542 226,3 40402

48 0 İBRAHİM DURGÜR 12 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 3 -0,75 140,8 75405 151,1 74386 143,8 75764

49 0 MUHAMMED DURGÜR 12 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 5 3,75 124,5 77900 147,8 75140 128,9 77855

50 0 NAZLI YÜKSEL   1 4 0,00 0 1 -0,25 1 5 -0,25 137,9 75734 133,0 77916 140,8 76188
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