
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ ÜÇDÖRTBEŞ AYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA 2025 52 74 1488 142363

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Okul Genel Puan Okul Genel Puan Okul Genel

Genel Ortalama 26,2 8,9 23,92 12,3 4,5 11,16 16,6 3,8 15,69 8,0 4,0 6,94 7,1 3,2 6,26 2,5 1,5 2,10 10,8 5,1 9,48 10,8 6,2 9,27 94,1 37,3 84,82 201,850 237,700 214,020

Okul Ortalaması 25,1 9,0 22,90 11,4 4,0 10,43 12,9 3,3 12,09 5,9 3,4 5,05 12,0 2,9 11,28 6,2 2,2 5,62 7,2 4,5 6,10 7,1 4,9 5,85 87,7 34,1 79,32 220,620 214,310 215,570

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR   37 3 36,25 17 3 16,25 36 4 35,00 17 3 16,25 35 4 34,00 35 5 33,75 177 22 171,50 231,335 22 29828 413,928 1 1249 302,500 3 6039

2 0 SUDE SALDUZ -M 28 9 25,75 11 1 10,75 34 4 33,00 13 0 13,00 29 7 27,25 22 5 20,75 137 26 130,50 206,753 25 56771 352,343 2 11792 264,558 10 23987

3 0 SERPİL 12 33 7 31,25 17 3 16,25 30 4 29,00 15 3 14,25 24 7 22,25 27 8 25,00 146 32 138,00 216,225 24 44791 343,163 3 14474 261,155 11 26253

4 0 NİSA TOPAL   30 4 29,00 9 3 8,25 24 1 23,75 13 3 12,25 19 3 18,25 10 8 8,00 105 22 99,50 195,668 28 71774 290,495 4 33099 235,033 20 47981

5 0 ZÜMRANUR ISSI   33 5 31,75 12 4 11,00 29 1 28,75 11 4 10,00 17 5 15,75 14 8 12,00 116 27 109,25 205,243 26 58731 290,383 5 33145 236,598 18 46547

6 0 ESMA ATASEVER   29 7 27,25 12 3 11,25 21 4 20,00 11 2 10,50 16 4 15,00 12 7 10,25 101 27 94,25 190,723 30 78497 275,468 6 39245 224,358 25 58308

7 0 FURKAN KAPTAN   31 7 29,25 14 3 13,25 18 3 17,25 11 7 9,25 18 8 16,00 15 11 12,25 107 39 97,25 190,610 31 78665 266,733 7 43212 231,890 22 50986

8 0 BERİVAN AYDIN -M 27 13 23,75 16 3 15,25 19 1 18,75 13 5 11,75 8 4 7,00 15 4 14,00 98 30 90,50 191,500 29 77436 257,148 8 48012 208,475 27 74921

9 0 BERRA KARADENİZ 12F 34 5 32,75 16 4 15,00 16 5 14,75 6 7 4,25 33 7 31,25 17 7 15,25 122 35 113,25 283,148 9 9126 249,538 9 52136 313,840 2 3853

10 0 İREM ÖNCÜ   30 5 28,75 7 5 5,75 14 1 13,75 10 7 8,25 15 4 14,00 13 8 11,00 89 30 81,50 175,875 36 100398 247,883 10 53091 203,450 29 80371

11 0 SILA KADAGAN   28 9 25,75 10 5 8,75 21 5 19,75 9 5 7,75 12 5 10,75 13 11 10,25 93 40 83,00 182,510 33 90350 247,173 11 53480 206,830 28 76711

12 0 SUDENAZ GÜDEK   27 8 25,00 7 2 6,50 18 2 17,50 9 8 7,00 8 3 7,25 14 6 12,50 83 29 75,75 175,460 37 100948 242,595 12 56279 186,335 34 98944

13 0 FADİK SAYIM -M 25 14 21,50 13 5 11,75 16 3 15,25 13 5 11,75 11 7 9,25 12 9 9,75 90 43 79,25 180,698 34 93156 242,510 13 56326 202,863 30 80952

14 0 SEHER DURGÜR -M 29 11 26,25 18 2 17,50 24 4 23,00 7 0 7,00 33 5 31,75 10 4 9,00 121 26 114,50 292,775 7 7068 242,418 14 56388 318,218 1 3255

15 0 BERKANT BALTA   26 8 24,00 10 9 7,75 27 3 26,25 8 7 6,25 4 9 1,75 16 10 13,50 91 46 79,50 185,238 32 86462 236,130 15 60483 188,103 32 97074

16 0 MERVE VERGİ -M 33 6 31,50 13 5 11,75 16 4 15,00 8 8 6,00 25 4 24,00 13 10 10,50 108 37 98,75 257,815 14 16774 235,010 16 61210 289,680 6 9963

17 0 MEHMET ALTUNDAŞ   24 8 22,00 16 2 15,50 11 3 10,25 12 4 11,00 4 7 2,25 19 4 18,00 86 28 79,00 178,895 35 96131 227,265 17 66691 178,760 38 106939

18 0 EMİNE KELEŞ   32 5 30,75 17 2 16,50 18 7 16,25 4 0 4,00 31 6 29,50 25 4 24,00 8 9 5,75 135 33 126,75 353,060 4 1065 224,793 18 68529 291,058 5 9477

19 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 11 5 9,75 12 5 10,75 74 30 67,59 165,074 40 118625 216,210 19 75571 188,102 33 97077

20 0 NAZLI GÜRBÜZ   26 13 22,75 14 5 12,75 11 7 9,25 7 11 4,25 4 7 2,25 13 14 9,50 75 57 60,75 167,285 39 115190 213,918 20 77601 170,235 41 115438

21 0 EFE ÖZKAN   24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 35 2 34,50 31 5 29,75 10 2 9,50 6 2 5,50 133 31 126,34 361,796 3 787 212,365 21 79090 296,365 4 7713

22 0 GD 12 24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 3 2 2,50 10 8 8,00 64 30 57,59 165,074 40 118625 206,335 22 84966 167,947 43 117621

23 0 NERGİZ BİLGİÇ   29 11 26,25 14 3 13,25 13 9 10,75 3 3 2,25 34 2 33,50 25 9 22,75 6 2 5,50 124 39 114,25 343,820 5 1503 206,103 23 85198 288,498 8 10443

24 0 BUĞRA YILDIZ   21 13 17,75 13 5 11,75 17 7 15,25 4 10 1,50 6 10 3,50 8 13 4,75 69 58 54,50 164,263 44 119474 205,293 24 86019 171,273 40 114465

25 0 İBRAHİM GÖKÇINAR   33 6 31,50 16 3 15,25 11 3 10,25 24 10 21,50 4 5 2,75 88 27 81,25 241,600 20 23271 203,620 25 87647 247,895 16 36595

26 0 NEHİR   22 14 18,50 8 7 6,25 11 9 8,75 12 17 7,75 14 11 11,25 67 58 52,50 149,165 47 131715 202,520 26 88818 153,580 46 128807

27 0 IŞIL ÖZALP 12 30 9 27,75 13 7 11,25 17 2 16,50 1 0 1,00 24 10 21,50 4 7 2,25 89 35 80,25 241,458 21 23340 201,458 27 89897 243,575 17 40206

28 0 ESMA PAK -M 31 4 30,00 17 2 16,50 5 8 3,00 27 8 25,00 5 1 4,75 8 11 5,25 93 34 84,50 249,730 16 19728 199,950 28 91555 182,403 36 103202

29 0 ELİF BİLGİ 12 24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 3 1 2,75 13 11 10,25 67 32 60,09 165,074 40 118625 199,850 29 91666 168,642 42 116935

30 0 BÜŞRA BOSTAN   37 3 36,25 16 2 15,50 2 3 1,25 6 2 5,50 37 3 36,25 32 4 31,00 130 17 125,75 383,243 1 344 197,598 30 94302 288,695 7 10353
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31 0 SÜMEYYE YILDIZ -M 29 10 26,50 15 5 13,75 13 8 11,00 2 1 1,75 27 9 24,75 3 4 2,00 89 37 79,75 247,238 17 20710 196,405 31 95650 248,168 15 36358

32 0 GAMZE NUR SÖYLEMEZ 12 18 14 14,50 11 2 10,50 13 3 12,25 4 6 2,50 6 4 5,00 5 12 2,00 57 41 46,75 156,765 45 126862 195,795 32 96374 166,295 44 119252

33 0 NİSA NUR DEPREM   22 1 21,75 10 3 9,25 12 0 12,00 2 0 2,00 28 3 27,25 5 4 4,00 79 11 76,25 245,223 19 21529 192,793 33 99903 255,143 13 30781

34 777 AZRA AĞAÇ 12 29 11 26,25 16 3 15,25 6 2 5,50 28 5 26,75 2 1 1,75 81 22 75,50 246,008 18 21222 188,663 34 105461 249,710 14 35131

35 0 ÖMER GİZLENCİ -M 24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 26 10 23,50 18 20 13,00 1 3 0,25 96 53 83,84 277,281 11 10608 184,935 35 109816 236,512 19 46613

36 0 ARZU BALCI -M 23 13 19,75 9 7 7,25 9 1 8,75 3 9 0,75 8 7 6,25 4 2 3,50 5 1 4,75 61 40 51,00 171,433 38 106949 184,283 36 110609 180,808 37 104868

37 0 BERİL   24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 32 7 30,25 2 8 0,00 85 35 77,34 256,994 15 17075 184,145 37 110748 256,185 12 29994

38 0 KAAN AYDOĞDU   25 14 21,50 12 7 10,25 8 6 6,50 3 3 2,25 24 5 22,75 13 3 12,25 3 5 1,75 88 43 77,25 263,360 12 14796 181,310 38 113878 232,758 21 50106

39 0 SURE -M 24 10 21,50 18 1 17,75 1 0 1,00 5 2 4,50 37 1 36,75 31 5 29,75 116 19 111,25 365,448 2 681 181,265 39 113920 274,088 9 17827

40 0 EFE UÇAR -M 24 10 21,93 11 4 10,12 11 3 10,39 5 3 4,65 1 8 -1,00 9 24 3,00 61 52 49,09 165,074 40 118625 175,990 40 119078 159,607 45 124758

41 0 SUDE   17 9 14,75 8 4 7,00 10 4 9,00 7 7 5,25 2 2 1,50 7 9 4,75 51 35 42,25 152,355 46 129992 174,223 41 120810 152,005 47 129684

42 0 RÜMEYSA BEKE -MA 25 12 22,00 12 7 10,25 3 1 2,75 3 4 2,00 26 7 24,25 21 15 17,25 1 4 0,00 91 50 78,50 279,805 10 9936 172,005 42 122798 228,455 23 54292

43 0 KAAN ARDA 12 25 10 22,50 12 6 10,50 4 5 2,75 1 0 1,00 26 7 24,25 30 8 28,00 1 5 -0,25 99 41 88,75 313,995 6 3845 170,520 43 123992 224,368 24 58301

44 0 NACİYE KARADAĞ -M 25 12 22,00 14 2 13,50 26 7 24,25 22 8 20,00 87 29 79,75 285,685 8 8547 169,680 44 124648 223,435 26 59246

45 0 NARİN ARSLAN 12 18 14 14,50 3 3 2,25 3 2 2,50 5 5 3,75 1 1 0,75 9 8 7,00 39 33 30,75 137,013 48 136309 166,740 45 126810 134,058 49 136386

46 0 ERDEM SELVİLİ -M 5 0 5,00 9 4 8,00 9 1 8,75 6 7 4,25 2 0 2,00 31 12 28,00 136,063 49 136539 165,725 46 127493 143,483 48 133547

47 0 HACER ELİBOL -M 23 13 19,75 10 7 8,25 3 1 2,75 1 1 0,75 21 13 17,75 21 8 19,00 79 43 68,25 258,700 13 16445 164,848 47 128042 197,798 31 86604

48 0 MERTCAN TEKİN -M 17 13 13,75 9 5 7,75 6 5 4,75 3 1 2,75 12 3 11,25 9 3 8,25 5 5 3,75 61 35 52,25 203,023 27 61662 159,883 48 131043 174,635 39 111095

49 0 ARMNN -M 18 11 15,25 9 9 6,75 2 6 0,50 2 5 0,75 18 5 16,75 15 12 12,00 2 10 -0,50 1 7 -0,75 67 65 50,75 225,620 23 34674 152,658 49 134459 183,533 35 101971

50 0 MUHAMMED DURGÜR 12 13 6 11,50 7 7 5,25 1 3 0,25 4 3 3,25 0 1 -0,25 1 5 -0,25 26 25 19,75 133,913 50 137053 148,410 50 136009 128,068 50 137630

51 0 İBRAHİM DURGÜR 12 14 15 10,25 9 5 7,75 1 2 0,50 2 2 1,50 26 24 20,00 131,883 51 137497 147,728 51 136223 126,663 51 137921

52 0 EKİN AKSANOĞLU   2 3 1,25 4 2 3,50 3 1 2,75 4 4 3,00 13 10 10,50 128,465 52 138113 136,053 52 138919 123,135 52 138432
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