
SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALPEREN HAL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 6 3 5,25 26 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 54 20 49,00 41 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBEDaeBcEAdeC EDBCDbCaBCAACeEDAECBdDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeD dDcdCADBBB EAe      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA daaE                              

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cb   D   BC   CaEB  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 5 1 4,75 16 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 5 1 4,75 12 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 51 19 46,25 39 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEbBEDDdBbEeEcCecDBCDdCcBCAACCEDAECBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAcaaADEcdADBcBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    Cc  B  D   C E                       

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen        D BC       D 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 8 24,00 60 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 8 7 6,25 31 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 71 27 64,25 54 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaED B D eE  cBCBCDCDCBCBbdCbDE eEDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BbADacde EBAbcBcCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBda C C EBECDAD  CCC   EAEA  CbBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b bb c BCeB eE EBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YILDIZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 13 17,75 44 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 14 6 12,50 42 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 2 3 1,25 18 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 55 35 46,25 39 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe bDBbDeB cbAd   BbBCDCDCBCcAACaDE cbD abD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEAbd  CDEBADBcDeBaA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CAaaBDEC bBEB b AD  a   Cca  A    BD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a cD c Bded D aEda b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 61 10 58,50 49 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBEDDbBAEAEcCAEDBCDCCBBCAACCEDAdCBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bABDC DEECAbBB DEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik     A   c Da  d                         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen         cBCE  C bBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 2 10,50 26 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 53 28 46,00 38 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDeEDceB  eEcC EDBCDCCaBCAcCebDAdCBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b aDa  EbCAb BdedACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACA  BDE DC dB a                     D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    c eaDBBCc DCDEBDc

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KAYA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,70 10,12 10,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 48 8 46,00 38 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDDAB  eEBC bDBCDCCcBCAACCEDAEeBbDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DE CAbBBBDEACa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ESRA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 7 26,25 66 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 12 7 10,25 34 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 65 28 58,00 48 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEDBBbDeeb A eCBC CcCBCB ACCDEEAED BeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADa bC EBAbBcaCdcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  dCbDBB  C dBEcdC  D aeCC   EAbA  CDdD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   cD c BdDB a eEBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 4 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 1 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TIRIŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 15 18,25 46 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 37 24 31,00 26 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDBBbD  dEbdBCBdDdeb CBdAdCDEEbbDbBbD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal e AaC   DEBAea DadEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik     CA a D C   E a            b         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 10 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 18 7 16,25 41 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 71 14 67,50 56 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBEDDABAEAEBC  aBdDCCaBCAACC DeECBEDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEECAbBBBDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CabCA BBDEDDCeC ECE  C  bC    EdAd   b  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B    C   DA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 5 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 21 4 20,00 50 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 73 16 69,00 58 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaED BAD AEEAEBCBbDCDdBCcAAC DEEAcDC eb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eE DC  C EBAD BaCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AECAD BD e CBEBaC  D  CCC  cEAc    D D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d  c   BCDB DEDEB AD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DİKER 3   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 12 20,00 50 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 12 1 11,75 29 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 9 4 8,00 40 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 60 17 55,75 46 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDa DBBAcdeEEAcBCBC CDCeCcAACbD E cc eeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE D  ECDEBA BBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CAD  D C C EB C       C   E a       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d Ec c BCcB    EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 7 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAPTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 74 20 69,00 58 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDBBAD AEc ceCBCDaDCBCBAACCDEEAaDdBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BE DC  CaEBADBBDeBcA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADdBaEC CBEBb   D        EAE       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b cDCceBCDc DceEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM GÖKÇINAR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,15 10,38 13,32

Toplam: 120 60 12 57,00 48 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBbDdBADAAEEAbBCBCDCDCBCdAAC DEEedDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADaAdCDEBAb BDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CAD B  Ca a   C  b  C CD            

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 5 28,75 72 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 14 1 13,75 34 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 61 18 56,50 47 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe E dEDBBbDAAEEeEBCBCDCb B   ACCbEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal e  Db  dDE A  cDe EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADB DE DC E  C           EAd    D  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   ED ecBCeBCbEDaeCeD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 16 2 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖZALP 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 61 18 56,50 47 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEcDABbEAEBC* DaCDCCaBCAACCEbAbCBEDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcaDacDEaCADBBdDEAbB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA  BDED b CBEC   dC D   C E A    D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 7 6 5,50 18 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 48 30 40,50 34 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe eacBEDDeBbcAEBCbEDBCbCacBCdACecDAd BEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAdeCcDEECAbBeBaEAe      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA BacEDa ad Eb            E         

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen        ecBCE b      

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0
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Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇETİNEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 65 25 58,75 49 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDBBADeAEEcEcCBCDCDCBbdAACbDEbAaDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADa     BADBBeC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEA  ADBB ECaCBEB C  b C  C   EA e      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a cDecaBda  b  EeCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 5 25,75 64 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 9 2,75 14 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 57 21 51,75 43 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEDBabcA E   BCBCeCDCBCBAACCDEEeED    

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEdbdd C E    eDeaEd     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  EAECADB DECDeBEBbC b                   

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E cDa aBCeB DE   CAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 2 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 12 4 11,00 55 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 63 17 58,75 49 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEeec D  d   BbBCeCDCBCBAACCDE AaDCB b

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEADC bC EBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  ECADaBc  D     a        D  EA A      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E  c A BCaBCbEDEBCAe

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AKDOĞAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 11,15 10,38 13,32

Toplam: 120 42 13 38,75 32 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEacBcDecE   cC C CeC C AAebDE AED BAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADC   DEBA B DedEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CAD    C   EB    a        E         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 3 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 1 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 36 25 29,75 25 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDeEDDAB  e BdbaaBdeCCBBeAe CEDAb BEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EA bd DEbbAb cdeEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik   b Ad           C     aD               

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B     e B  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 46 28 39,00 33 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe dDaEDBBbDeeE ebeCBC aDdB   ACC dEcEb BAe

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal    DCAcC EBAbadbaaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik      ADa D   C EBbC   eC                

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EB beAcB  c DEDEB  D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 10 6 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 15 7,25 18 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 10 1,50 8 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 17 28 10,00 8 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe aEee eDcc  bdeC  DBdDbCBaCA  aaD    c   

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bea adDEbdAbBcd          

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik Ca  c      a                            

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 3 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 6 6 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 4 0,00 0 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 9 8,75 22 11,15 10,38 13,32

Toplam: 120 41 30 33,50 28 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEaBBbccdbc EcCBCDCDCBCc ACCebbAED  db

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal      cbCDEBAbBBaaecA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CaA eADecDcCaCeEBcb                 C  D

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 3 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 2 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ BİLGİÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 5 -1,25 -13 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 3 2,25 11 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 59 26 52,50 44 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDabDBBADdAdEebBCcdDCcCBbBAACCeEEAEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEAbC  CD BADBBDeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CAca D CDC EB C  c    eDC     eaeba 

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen    DeA     Cbb      

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 18 3 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 3 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR DEPREM 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 1 21,75 54 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 12 0 12,00 30 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 46 4 45,00 38 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BE B DDABbEAEBCAE BC CCB CA  C          

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E   a  E dA BBBDaACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik    CA  BD D C  BEC            E AA      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B       B  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 6 0 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA TOPAL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 4 29,00 73 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 76 11 73,25 61 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBED  B EAdBCA DBdDdCBBCAACCEDbECBED  

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal  AeDa  E   b  BDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAE aDEDDCBCBEC   C  D C    EAA   DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen   Bd D DBcCECDCDcBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 1 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZGÜR KÖMÜR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 0 4,00 20 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 41 22 35,50 30 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEcBEDDABAEAdBCe  cCDC dBCAAeCEDeceecDbA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bAaD dDE CAbBddDEAa      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik d A     D c      a                      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen                DEBD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 11 8 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 10 15,50 39 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 11,15 10,38 13,32

Toplam: 120 31 12 28,00 23 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe  EDBEDe    eEBCb  eCDCCBBeAA e eb  daDD 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E     DEECA B  DEACd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik     A                         Ed        

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 10 5 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA D 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 6 10,50 26 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 2 10,50 53 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 48 12 45,00 38 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaE    D A E  c cC Ce Bac ACC          

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  EAD   aDEBA BBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CADa aEC e E              EA A      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E E    BCDB DEaEBC b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 6 2 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 17 13,75 34 22,76 21,92 22,44

Toplam: 120 18 17 13,75 11 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BbedEDDeBccbEcC d BCcdCcB AAbdED  CacDaA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 10 8 48



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇALIŞKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 8 23,00 58 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 40 18 35,50 30 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEeBE D BAceEBCAb  CcdCBBCAA  EDAE aEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal Ebe C  EcCADBcdDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik  Eb A  d      C        c                

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen                b a  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 4 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 0 0 0
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 17 5 15,75 53 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 68 24 62,00 52 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEaBEDD BbcAEBCA cBdDCCeB AcCCEDbECBcDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E ebd  E CAeBcBDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ACAaBBDEaDeBeBECE   CeD C   EE A   D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c  ce CbBBC CbC EB A

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 9 14,75 37 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 2 4 1,00 14 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 7 7 5,25 26 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 42 24 36,00 30 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EaaEc BADAdE   Bb C aeC e AAC Dd AED    

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEbDa  CbE     De EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADa DE aeBEB   Ab                  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen d    ecBCee ba EBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 9 3 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 1 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 2 6,50 33 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 61 20 56,00 47 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBEDD BbEAEBC  DBCeaaB dAACCEDdE BbDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b a    E C     DEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEA AEBdDEeD  CBEC            EEAA    B 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed baDbDcBCE DC beeA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 2 7,50 19 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 23 2 22,50 75 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 24 3 23,25 58 11,15 10,38 13,32

Toplam: 120 37 7 35,25 29 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDB D                         D  eaD  AD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  a D         BB  cEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADddDECDCBEB CD D CCCCD  Eb        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 0 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 4 2 19

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 2 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 9 0 75
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRANUR ISSI 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 22,76 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,99 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,62 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 9,70 10,12 10,35

Matematik-1 30 25 0 25,00 83 9,49 8,75 10,67

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,66 1,63 2,65

TYT Matematik 40 29 1 28,75 72 11,15 10,38 13,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,34 0,43 0,93

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,25 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,13 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,72 4,64 5,83

Toplam: 120 85 14 81,50 68 48,33 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEDBBbDAAEEAbBCBCDCDdBCB AeCDEEAED BeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebeDC  C EBA eBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADBBDECDCBEBECD DBC  C C cA A  CD  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dc  CeeBCDBCD D  CAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 8 0 67
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 0 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 1 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARMNN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 11 15,25 38 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 6 0,50 2 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 6 0,50 1 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 31 31 23,25 19 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEDeBccdbdEAcBCBabCDdBCdAAC           

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEAbC cdaEBAbBdD ecA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik ecbEec B  d                             

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B      abBbbe

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 6 4 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 3 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BALCI 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 44 30 36,50 30 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDBEDD BA eEBe dDBdDb ceeAAeCEDeEdacDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EeabC  E dA BBdDcACe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AC   B  DDCB  Ed                      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ed   e e Bd  aC beec

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 11 9 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
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TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 6 18,50 46 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 20 3 19,25 64 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 25 4 24,00 60 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 5 2,75 14 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 63 18 58,50 49 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDD BA             cBbAdCCaDAEdBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EABDC DEEC b eBDEAeB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBaD DDCBCaECb  CC DCC   E AA e DB 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen    d e D BC    ebBe 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 1 0
PARAGRAF YORUMU 21 12 4 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 2 50
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0
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Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN A 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 3 4 2,00 29 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 15 5 13,75 69 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 76 25 69,75 58 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EbadDBBbbdAEEeEedBdDCeCBCeAACCDEEAEDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADdcECDEBAeBBDbBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AECADB DECDbBEBbC      C    EAE       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBcDddbBCDBCDEDEBaAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 19 1 18,75 47 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 75 22 69,50 58 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEcdbDDABbEedcCAEeBCDCCBBCAACedDeECaEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAaDC DEdCAbBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACA Bc EDDCBCBEC       CC   E      D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cE d ceDBBCECbCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 0 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 8 21,00 53 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,66 10,12 10,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 36 13 32,75 27 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe ED bDeB e  E   eCBCDCcCBCB daCD EAcDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cbADC  CDaBAb BDCeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen        B            

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 4 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ALTUNDAĞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 59 17 54,75 46 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDeBbbAAE  dcCBCDCDCBCdbACCDaEcaDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAECDEBADBBabBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik  EA CADB   CaCBE           D  Eb    b   

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B        eC  

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 43 24 37,00 31 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDdbcDAcA dEBCAbDcCeCaBeCAACCEDec ebDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeD dDEcdA BcBDEACe     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik     A     D                             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen Ec A D   Be    a Bb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 7 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 5 0 5,00 13 21,79 21,92 22,44

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 3 0 3,00 43 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 9 1 8,75 44 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 23 5 21,75 18 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBED                                   

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Matematik CEbaCADBeDEa  B                         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E      BC   D eEBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA PAK 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 21,79 21,92 22,44

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 10,96 10,38 13,32

Toplam: 120 48 6 46,50 39 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDDABAEAEcCAbDBCDCCaBCA  CEDAE BED  

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Matematik CEACA  BDED C dBECEA   aD C             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 1 71

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 1 50
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİK SAYIM 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 67 27 60,25 50 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe dDaEDBBcDAeEEAEcdBCDCeCBCabAC DEdcbDbBAb

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEdba  CDEBADcBDCeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AECAaBBe CDdBEB C       C   EA        

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E EDaeDBdaBCDE EcCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 8 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 0 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ELİBOL 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 13 19,75 49 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 37 22 31,50 26 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDadadBADAbEEe BCBdabDCBCc AdeDEEAdDCB  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEA  cc DEBAcBcabBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik   A  A a D                              

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B          b 

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 7 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 36 4 35,00 88 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 5 2 4,50 64 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 107 13 103,75 86 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDcABAEAEBCAEDBCDCCBBCAdCCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDCADEECADBBBDEAaa     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAEBBDEaDCBCBECEADCCBDCCDCbEEAACeAcBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen caBADDCDcBCECDCDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 20 1 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 12 0 100
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 3 2 60
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 1 0 100
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERTCAN TEKİN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 13 13,75 34 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 35 24 29,00 24 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDebe  a d  BC   BCDdCcBeAACebDAd eEDD 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EcdD   c CAcBBBDEe       

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  CA  ac D C  B  b     a  e            

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen      e   B      EB  

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 6 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 3 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE ÖZTOP 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 17 6,75 17 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 5 7 3,25 16 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 1 7 -0,75 -3 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 22 39 12,25 10 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe Bc BbcDcc ddEB  c dCc eBBbA d E  b acDb 

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal b abCdaEc      DEA a     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik ad bA c  b  e    b             d     D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen dd     e BC  e aEBeb

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 0 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 2 0
PARAGRAF YORUMU 21 6 7 29

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 8 8 6,00 30 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 70 23 64,25 54 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDa BAEcEBCcEDBeDCCBBCAACCEDAECBEDDb

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAebC DE CAbBeBDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CcACAE aD cDCBdBEC A          E AA      

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d caDaDBBCc bC EeeA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 1 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 0 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 21 13,75 34 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 2 3 1,25 25 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 39 38 29,50 25 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe abccdbeABAEebeCAcDBCDdCcBCAdCCcaedCaEDbd

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAabC DEcCAbBcdDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik d  CA  dc Da  C Ea       aa             

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d     eaB       Bb 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 11 10 52

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 2 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 0 3 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 2 13,50 68 10,66 10,12 10,35

Toplam: 120 39 14 35,50 30 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBbDcBe dAEEc BCBb CDCBadeACbDEdAEDCaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal Bb DC dCDEBADB DC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 14 6 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 12 9 9,75 33 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 13 10 10,50 26 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 2 1 1,75 25 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 65 28 58,00 48 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBbaBBbDAe c EBCBCaCeCBCBAACCDEEAaDaBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebADa  CbEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik Cce CADBebECadBEBbC  aeC      E a       

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen dB D   BCDB acDEBC D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 2 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 3 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 8 0 8,00 40 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 50 14 46,50 39 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDedD dBb AEBC EDBCDCCcBCAACC DAEaBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bbe  eaEECADBBBeEeCB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C     B                                 

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          BC   CDEBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 18 2 86

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 5 0 5,00 71 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 7 0 7,00 35 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 78 17 73,75 61 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBEbBBADAAEEbEcCBbDCDCBCBeACCecdbcDeBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEADCAECDEBAbBBDCaEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C A CADaBaECDCdEB C  DB C   a EAEA  CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCDB  E    AD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 13 8 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 5 0 42
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE SALDUZ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 1 10,75 54 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 2 0 2,00 29 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 13 0 13,00 65 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 86 14 82,50 69 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBED dBA AEcC bDBeDCCaBeAACCEDAECeaDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E   a  E  ADBBBDEAC      

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEACAcBdDEDDCBeBECEADCCdDCCDCEEEAAC  DBD

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen     DD DBBCECD  EBDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 1 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 11 1 92
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 4 0 80
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 1 0 100
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 59 24 53,00 44 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EeBEDBBbDAAEEc eCBCDCDCBCdAACCcdbAaDCBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal dbADCcECDEBADBBeeBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C e CADaBbECaCeEBcC       C   E d    c  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B        e  D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 2 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SURE KARATAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 18 1 17,75 89 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 1 0 1,00 3 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 1 0 1,00 3 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 48 13 44,75 37 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaED BAD ed A BCBdDC CBCdAdCbDbE EDaBeD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEADC ECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik              C                          

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCDc   aE   D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 0 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 12 7 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KAYA 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 21,79 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,26 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,26 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,11 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,03 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,66 10,12 10,35

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 9,33 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,63 1,63 2,65

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 10,96 10,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,68 0,43 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,54 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,08 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,30 4,64 5,83

Toplam: 120 49 24 43,00 36 48,71 47,07 51,93

TYT Türkçe EaaEDdBAcAedEcEBCBCDCcCBCcAACCDEE*dDeaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal BEbaC     BAeBB  aEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  ECAD  D C b dBbC  D                  

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen a dD   BCe    a     

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 3 1 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BEKE 0 -MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,00 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 10,12 10,35

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 2,75 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,63 2,65

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 2,75 10,38 13,32

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,00 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,50 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,00 4,64 5,83

Toplam: 120 43 24 37,00 31 37,00 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBaDBBbD bdEAbBaBdDCDdBCc ACCDE eEDeBAa

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal edAbC bCDEBAbBBDbeEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik     CA   D    e                         

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen E be   B      b B  b

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 0 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 13 6 62

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 0 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 0 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 777 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 8,04 10,38 13,32

Toplam: 120 51 16 47,00 39 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDDABcEeEcCAaDBCDdCeBCAACCbDAcdaEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EccDC DcECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik  EACA  cD  aC                           

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 15 6 71

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 16 5 14,75 37 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 72 21 66,75 56 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDBBADAAEEAEBCBbDCDCBCBdACCD deEDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEcDCAECDEBAbBBDaBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C AECADa D Cad   b          C EAd A CDBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen b  e   BCDe  caaBCbD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 4 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 1 1 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 1 0
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENAZ ALTUNIŞIK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 2 16,50 83 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 8,04 10,38 13,32

Toplam: 120 72 9 69,75 58 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe aEDBEDDABAEeEBCAEDBCDCCcBCAACCEDAECBaDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal dAeDC DEECADBBBDEACB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik CEAeA  aDEa  BCBEC A C  D C   E AA     D

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 1 0 100
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 6 0 50
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 0 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN AKSANOĞLU 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 2 3 1,25 3 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 10,58 10,12 10,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 9 6 7,50 6 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe E aE d  c                               

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal              cdDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen        Bd       B  D

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 1 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 1 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 0 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 0 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 0 0 0
PARAGRAF YORUMU 21 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE NUR SÖYLEMEZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 3 1 2,75 55 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 46 25 39,75 33 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe dDaEaeB DAedb  cCBdaCD BCdAAeaDE A DCd  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal  EAD   a EBAbB DC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C   CADadD CDCB   C       C   E dA      

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen   Ee   Bde  Dc   dbD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 10 6 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 2 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 2 0 17
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 1 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 1 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLEVSU DİLSİZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 59 16 55,00 46 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe E a  BB DeAEEcEBCBbDCDCBCBAACCDEb EDaB D

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal aEc C  CD BAbBBDC EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik C  ECADaBaE  dB B a  D b  C             

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        BCD   EDEeCAc

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 0 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 1 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 3 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 1 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 3 2 25
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM DURGÜR 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 15 10,25 26 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 3 2 2,50 50 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,58 10,12 10,35

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 24 22 18,50 15 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe abdaDeBADbeEd  ebBCDCcCeCa   C    dDCc  

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal adAD      BAbBcDCdEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Fen        B         a e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 2 0
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 1 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 7 5 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 1 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDA 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 4 0 4,00 80 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 42 21 36,75 31 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDdd DeBc AEBC bDBdeCCBBCAACCEDe  cEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal bABDCdDc CA BBBDaAec     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C ce   BbE     B bb                     

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen          B          

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 2 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 2 0 100
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 1 0 100
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 14 5 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 1 0 50
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 0 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 2 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 0 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MUHAMMED DURGÜR 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 6 11,50 29 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 1 2 0,50 10 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 25 19 20,25 17 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe  E ebb  B E EcC    CDCCBBC b          eA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal  ceaa DE CAa  d EeCB     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik   b d   b               D               

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen  d A   c B    C b D 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 0 0 0
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 0 0 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 0 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 0 67
PARAGRAF YORUMU 21 7 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 0 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 1 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 1 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 1 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 0 0
SAYILAR 4 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 1 0 8
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 0 0 0,00 0 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 3 3 2,25 11 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 5 5 3,75 19 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 29 24 23,00 19 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe caDeEaDea Ee cb bDBCedCaBCAA CED E BdD  

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal E a             EAed     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C  Cc  aD                               

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen ba   b eBBC    e BD 

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 1 4 20
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 1 0
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 2 1 67
PARAGRAF YORUMU 21 12 4 57

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 0 0
MİLLİ MÜCADELE 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 0 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 0 2 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI GÜRBÜZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 7 7 5,25 18 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 5 -1,25 -18 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 7 11 4,25 21 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 58 36 49,00 41 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe BEcdEaDAa EeEcCdbDBCDCdcBCAdeCEDAECBEDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DEdCADBBBaEAec     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C c AE aDE    d c c     bCC a E A C  D  

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen cd ebb DeBCcebaDEBDe

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 0 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
PROBLEMLER 12 2 2 17
OLASILIK 1 0 1 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 0 40
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 1 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 1 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 12 23,00 58 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 41 25 34,75 29 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe EDBE BceDAea edcCBdDCDdBCBAACCDEEAbDdaAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal cEcDC da EBADBBDb EA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik b b CAa    e b  d a                     

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen        B           e

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 1 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 16 5 76

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 1 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 0 2 0
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 1 0 25
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 1 0
KÜMELER 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
PROBLEMLER 12 0 2 0
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 0 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 0 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 0 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 0 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 0 0 0
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 0 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 0 0
HÜCRE 1 0 0 0
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 0 0 0
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 0 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 0 1 0



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 20,92 21,92 22,44

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,88 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,10 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 3,21 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,38 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,58 10,12 10,35

Matematik-1 30 23 3 22,25 74 6,25 8,75 10,67

Geometri 10 7 1 6,75 68 1,79 1,63 2,65

TYT Matematik 40 30 4 29,00 73 8,04 10,38 13,32

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,29 0,43 0,93

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,67 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,48 2,00 2,33

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 3,44 4,64 5,83

Toplam: 120 95 17 90,75 76 42,98 47,07 51,93

TYT Türkçe EDaEDBBADdAbEeEcCBCDCDCBCaAACCDEEAaDCBAD

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal ebeDCAECDEBADBBDCBEA     

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE

TYT Matematik CEAECADaBDECDCBEBE  bD CC CDCbEAbAA  DBD

Cevap Anahtarı A CEAECADBBDECDCBEBECDADBCCCCDCEEAEAABCDBD

TYT Fen EBEDbA BCDc DEDaBCAD

Cevap Anahtarı A EBEDCADBCDBCDEDEBCAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 5 0 100
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 1 0 100
YAZIM KURALLARI 2 1 1 50
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 1 0 100
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 19 2 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 0 1 0
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
DOĞAL SİSTEMLER 1 1 0 100
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 1 0 100
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 3 0 100
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 2 0 100
SAYILAR 4 3 1 75
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 1 0 100
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 7 1 58
OLASILIK 1 1 0 100
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 2 1 40
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 1 0 100
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 1 0 100
ENERJİ 1 1 0 100
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 1 0 100
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 1 0 100
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 0 1 0
CANLILAR DÜNYASI 1 1 0 100
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ŞİMŞEK 853 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 24,50 21,92 22,44

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 11,00 10,12 10,35

Matematik-1 30 12 6 10,50 35 10,50 8,75 10,67

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 -0,25 1,63 2,65

TYT Matematik 40 12 7 10,25 26 10,25 10,38 13,32

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 -0,75 0,43 0,93

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,75 2,21 2,57

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 2,00 2,33

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,50 4,64 5,83

Toplam: 120 56 27 49,25 41 49,25 47,07 51,93

TYT Türkçe BEDeEDadBd dEeC b BCDdaBBCAAbCEDAECBEDDA

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EdBDa    eADBBBDEACc     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik C AeA  acEDaC CBECE     b C  d b        

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen c  c a  cBC   CcE Db

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 4 1 80
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 2 0 100
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 3 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 0 1 0
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 0 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 2 0 67
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 0 1 0
SAYILAR 4 2 1 50
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 1 0 100
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 1 0 100
KÜMELER 1 0 1 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 1 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 0 1 0
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 0 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 0 1 0
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 0 0
OPTİK 1 0 1 0
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 0 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 0 1 0
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 0 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 0 1 0
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 0 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 0 1 0
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100
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Öğrenci Numara Sınıf
CEMRE KARA 725 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,25 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 2,07 2,31

Felsefe 5 5 0 5,00 100 5,00 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 13,25 10,12 10,35

Matematik-1 30 13 5 11,75 39 11,75 8,75 10,67

Geometri 10 4 2 3,50 35 3,50 1,63 2,65

TYT Matematik 40 17 7 15,25 38 15,25 10,38 13,32

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,25 0,43 0,93

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 2,21 2,57

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 2,00 2,33

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 9,50 4,64 5,83

Toplam: 120 68 27 61,25 51 61,25 47,07 51,93

TYT Türkçe dEDBEaDAcb edcC  DBCDdCBBCAACCEDAECadDDe

Cevap Anahtarı B BEDBEDDABAEAEBCAEDBCDCCBBCAACCEDAECBEDDA

TYT Sosyal EAeDC DE  ADBBBDEcCd     

Cevap Anahtarı B EABDCADEECADBBBDEACBDEECC

TYT Matematik Cc CA BBcE D BbBECd   dB   D  EdAAa A   

Cevap Anahtarı B CEACAEBBDEDDCBCBECEADCCBDCCDCEEEAACBADBD

TYT Fen bd A DbcBBCE bCDEeDA

Cevap Anahtarı B EEBADDCDBBCECDCDEBDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 3 2 60
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 2 0 100
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 0 2 0
TAMLAMALAR 1 0 0 0
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 0 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 0 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 3 0 100
PARAGRAF YORUMU 21 17 4 81

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 0 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 0 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 1 0 100
ÇEVRE VE TOPLUM 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 2 0 100
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 1 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 1 0 100
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
DİN VE HAYAT 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 3 1 1 33
ÜSLÜ VE KÖKLÜ İFADELER 2 1 0 50
SAYILAR 4 4 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 1 0 1 0
MUTLAK DEĞER 1 0 0 0
BÖLÜNEBİLME VE EBOB-EKOK 1 0 0 0
KÜMELER 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
VERİ 1 1 0 100
PROBLEMLER 12 4 2 33
OLASILIK 1 0 0 0
SAYMA VE OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

DOĞRUDA VE ÜÇGENDE AÇILAR 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
ÇOKGENLER VE DÖRTGENLER 5 1 2 20
ÜÇGENLERDE EŞLİK, BENZERLİK VE YARDIMCI ELEMANLAR 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

MADDE VE ÖZELLİKLERİ 1 0 1 0
ELEKTRİK VE MANYETİZMA 1 0 0 0
ENERJİ 1 0 1 0
KUVVET VE HAREKET 1 1 0 100
BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETİ 1 0 1 0
OPTİK 1 1 0 100
DALGALAR 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

KİMYA BİLİMİ 1 1 0 100
ATOM VE PERİYODİK SİSTEM 1 1 0 100
KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1 0 1 0
MADDENİN HÂLLERİ 1 1 0 100
KİMYANIN TEMEL KANUNLARI VE KİMYASAL HESAPLAMALAR 1 0 0 0
KARIŞIMLAR 1 0 1 0
ASİTLER, BAZLAR VE TUZLAR 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1 1 0 100
HÜCRE 1 1 0 100
CANLILAR DÜNYASI 1 0 1 0
HÜCRE BÖLÜNMELERİ 1 1 0 100
KALITIMIN GENEL İLKELERİ 1 1 0 100
EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI 1 1 0 100



SONUÇ BELGESİ ÜÇDÖRTBEŞ TYT KURUMSAL DENEME BÜYÜK PROVA
2025

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH KÖSE 1 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 22 2,50 6 2,50 21,92 22,44

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,10 2,15

Coğrafya-1 5 0 5 -1,25 -25 -1,25 2,07 2,31

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,91 2,92

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 0,00 3,04 2,95

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,01

TYT Sosyal 20 4 7 2,25 11 2,25 10,12 10,35

Toplam: 120 12 29 4,75 4 4,75 47,07 51,93

TYT Türkçe aDdbDcBebedEEdcaCebcCbadbe bdCe         

Cevap Anahtarı A EDBEDBBADAAEEAEBCBCDCDCBCBAACCDEEAEDCBAD

TYT Sosyal eEADCebdbce              

Cevap Anahtarı A BEADCAECDEBADBBDCBEAEDCCE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

CÜMLENİN ANLAMI VE YORUMU 5 2 3 40
SÖZCÜKTE VE SÖZ ÖBEKLERİNDE ANLAM 2 1 1 50
SES BİLGİSİ 1 0 1 0
YAZIM KURALLARI 2 0 2 0
NOKTALAMA İŞARETLERİ 2 1 1 50
TAMLAMALAR 1 1 0 100
KARMA DİL BİLGİSİ 1 0 1 0
EKLER VE SÖZCÜK YAPISI 1 0 1 0
ANLATIM TEKNİKLERİ VE DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI 1 0 1 0
PARAGRAFIN YAPISI 3 1 2 33
PARAGRAF YORUMU 21 2 9 10

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
YERLEŞME VE DEVLETLEŞME SÜRECİNDE SELÇUKLU TÜRKİYESİ 1 1 0 100
BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI SİYASETİ (1302-1453) 1 1 0 100
MİLLİ MÜCADELE 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
DOĞAL SİSTEMLER 1 0 1 0
BEŞERÎ SİSTEMLER 1 0 1 0
KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER 1 0 1 0
ÇEVRE VE TOPLUM 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE BİLİM 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 1 0 0 0
BİLGİ VE İNANÇ 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
DİN VE HAYAT 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
FELSEFE İLE DÜŞÜNME 1 0 0 0
20. YÜZYIL FELSEFESİ 2 0 0 0
FELSEFENİN TEMEL KONULARI VE PROBLEMLERİ 1 0 0 0
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