
OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 10 0 10,00 5 6 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 17 48,75 319,603 3 192,813 560 244,375 246

2 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 3 4,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 51 17 46,75 302,663 8 181,055 641 236,360 275

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 30 10 27,50 286,190 19 242,975 331 305,843 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 32 7 30,25 277,578 29 233,545 360 305,278 62

5 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 9 1 8,75 7 2 6,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 40 22 34,50 273,953 39 197,830 532 212,195 405

6 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 36 12 33,00 262,364 60 182,578 630 205,817 444

7 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 7 2 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 40 18 35,50 262,188 61 176,203 670 207,773 431

8 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 28 5 26,75 260,173 66 217,490 424 278,240 123

9 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 29 10 26,50 258,873 71 209,185 462 269,953 148

10 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 6 5 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 37 36 28,00 248,351 97 186,103 608 199,672 492

11 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 26 13 22,75 240,755 114 210,773 452 258,833 185

12 0 İLKER BEDİR -M 0 0 0,00 238,748 118 450,958 10 341,438 17

13 0 SERPİL 12 0 0 0,00 226,213 173 409,670 48 315,963 39

14 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 4 4 3,00 24 16 20,00 223,859 183 185,398 615 209,799 420

15 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 26 12 23,00 222,720 187 180,108 646 229,773 305

16 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 22 13 18,75 217,420 216 205,288 482 240,945 258

17 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 2 6 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 26 33 17,75 202,300 316 171,030 730 166,903 706

18 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 20 8 18,00 192,508 398 165,255 798 199,160 498

19 0 SILA KADAGAN   0 0 0,00 190,843 413 274,988 260 227,953 320

20 0 ESMA ATASEVER   0 0 0,00 188,543 431 293,688 212 235,313 280

21 0 YUSUF K   0 0 0,00 172,823 564 283,398 244 196,813 515

22 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   0 0 0,00 166,173 660 222,138 405 190,628 557

23 0 SUDENAZ GÜDEK   0 0 0,00 165,643 661 235,348 354 190,078 560

24 0 A -M 0 0 0,00 163,576 677 308,348 188 228,949 311

25 0 İREM ÖNC   0 0 0,00 163,576 677 261,108 286 200,454 487

26 0 BERKANT BALTA   0 0 0,00 163,576 677 254,588 307 193,504 539

27 0 BURCU KUVETLİ   0 0 0,00 163,576 677 249,758 316 194,199 534

28 0 MEHMET ALTUNDAŞ   0 0 0,00 161,878 689 257,460 298 184,078 592

29 0 ERDEM SELVİLİ -M 0 0 0,00 157,540 708 211,455 449 187,960 570
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OKUL TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

30 0 CANSU DÖKMETAŞ   0 0 0,00 149,993 774 225,043 392 177,363 631

31 0 NARİN ARSLAN 12 0 0 0,00 146,788 803 182,728 629 151,123 790

32 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 0 0 0,00 144,790 810 197,750 533 161,555 739

33 0 SENA SERİN   0 0 0,00 141,348 820 180,058 648 138,533 821

34 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 9 19 4,25 136,713 827 141,115 834 132,378 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 10 0 10,00 5 6 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 17 48,75 319,603 3 192,813 560 244,375 246

2 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 9 1 8,75 7 2 6,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 40 22 34,50 273,953 39 197,830 532 212,195 405

3 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 36 12 33,00 262,364 60 182,578 630 205,817 444

4 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 28 5 26,75 260,173 66 217,490 424 278,240 123

5 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 29 10 26,50 258,873 71 209,185 462 269,953 148

6 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 2 6 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 26 33 17,75 202,300 316 171,030 730 166,903 706

7 0 SILA KADAGAN   0 0 0,00 190,843 413 274,988 260 227,953 320

8 0 ESMA ATASEVER   0 0 0,00 188,543 431 293,688 212 235,313 280

9 0 YUSUF K   0 0 0,00 172,823 564 283,398 244 196,813 515

10 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   0 0 0,00 166,173 660 222,138 405 190,628 557

11 0 SUDENAZ GÜDEK   0 0 0,00 165,643 661 235,348 354 190,078 560

12 0 İREM ÖNC   0 0 0,00 163,576 677 261,108 286 200,454 487

13 0 BERKANT BALTA   0 0 0,00 163,576 677 254,588 307 193,504 539

14 0 BURCU KUVETLİ   0 0 0,00 163,576 677 249,758 316 194,199 534

15 0 MEHMET ALTUNDAŞ   0 0 0,00 161,878 689 257,460 298 184,078 592

16 0 CANSU DÖKMETAŞ   0 0 0,00 149,993 774 225,043 392 177,363 631

17 0 SENA SERİN   0 0 0,00 141,348 820 180,058 648 138,533 821

18 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 9 19 4,25 136,713 827 141,115 834 132,378 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 3 4,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 51 17 46,75 302,663 8 181,055 641 236,360 275

2 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 32 7 30,25 277,578 29 233,545 360 305,278 62

3 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 6 5 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 37 36 28,00 248,351 97 186,103 608 199,672 492

4 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 26 13 22,75 240,755 114 210,773 452 258,833 185

5 0 İLKER BEDİR -M 0 0 0,00 238,748 118 450,958 10 341,438 17

6 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 4 4 3,00 24 16 20,00 223,859 183 185,398 615 209,799 420

7 0 A -M 0 0 0,00 163,576 677 308,348 188 228,949 311

8 0 ERDEM SELVİLİ -M 0 0 0,00 157,540 708 211,455 449 187,960 570

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 7 2 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 40 18 35,50 262,188 61 176,203 670 207,773 431

2 0 SERPİL 12 0 0 0,00 226,213 173 409,670 48 315,963 39

3 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 26 12 23,00 222,720 187 180,108 646 229,773 305

4 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 20 8 18,00 192,508 398 165,255 798 199,160 498

5 0 NARİN ARSLAN 12 0 0 0,00 146,788 803 182,728 629 151,123 790

6 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 0 0 0,00 144,790 810 197,750 533 161,555 739

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 30 10 27,50 286,190 19 242,975 331 305,843 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 22 13 18,75 217,420 216 205,288 482 240,945 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

2 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

5 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

6 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

7 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

8 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

9 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

10 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

11 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

12 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

13 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

14 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

15 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

16 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

17 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

18 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

19 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

20 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

21 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

22 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

23 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

24 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

25 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

26 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

27 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

28 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

29 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

30 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

                                                1 / 2



OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

31 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

32 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

33 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

34 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

2 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

3 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

4 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

5 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

6 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

7 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

8 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

9 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

10 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

11 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

12 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

13 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

14 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

15 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

16 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

17 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

18 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

2 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

3 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

4 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

5 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

6 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

7 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

8 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

2 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

3 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

4 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

5 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

6 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 7,00 3,00 6,25 3,00 3,00 2,25 30,00 10,00 27,50 286,190

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 8 2,88 0,75 2,69 7,13 3,50 6,25 2,38 2,38 1,78 2,63 0,88 2,41 1,38 0,88 1,16 2,13 1,25 1,81 1,00 0,50 0,88 0,88 0,63 0,72 0,88 0,38 0,78 21,29 11,15 18,48 231,630

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12H 1 6,00 0,00 6,00 9,00 5,00 7,75 4,00 5,00 2,75 3,00 3,00 2,25 22,00 13,00 18,75 217,420

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 6 2,50 0,50 2,38 4,33 1,83 3,88 2,50 1,50 2,12 1,67 1,33 1,33 1,17 0,33 1,08 0,67 0,17 0,62 0,50 0,17 0,46 0,33 0,33 0,25 0,67 0,17 0,62 14,34 6,33 12,74 199,200

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  18 1,22 0,67 1,06 3,17 2,11 2,64 1,83 1,17 1,54 1,28 0,78 1,08 1,67 0,39 1,57 1,06 0,94 0,82 0,56 0,17 0,51 0,50 0,22 0,44 1,00 0,11 0,97 12,29 6,56 10,63 196,780

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA

500

0

100

200

300

400

SÖZ SÖZ SÖZSÖZSÖZ
12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

2 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

5 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

6 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

7 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

8 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

9 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

10 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

11 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

12 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

13 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

14 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

15 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

16 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

17 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

2 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

3 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

4 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

5 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

6 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

7 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

2 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

3 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

4 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

5 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

2 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

3 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI SÖZEL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

2 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

3 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

4 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

5 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

6 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

7 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

8 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

9 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

10 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

11 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

12 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

13 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

14 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

15 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

16 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

17 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

18 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

19 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

20 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

21 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

22 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

23 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

24 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

25 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

26 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

27 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

28 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

29 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

30 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

                                                1 / 2



OKUL SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

31 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

2 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

3 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

4 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

5 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

6 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

7 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

8 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

9 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

10 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

11 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

12 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

13 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

14 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

15 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

16 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

17 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

2 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

3 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

4 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

5 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

6 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

2 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

3 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

4 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

5 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

6 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI SAYISAL TEST BAZLI NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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40
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

2 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

3 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

4 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

5 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

6 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

7 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

8 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

9 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

10 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

11 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

12 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

13 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

14 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

15 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

16 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706

17 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

18 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

2 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

3 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

4 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

5 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

6 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

7 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

8 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

2 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

4 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

5 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

6 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 38 2 37,50 31 8 29,00 69 10 66,50 238,748 5 12 118 450,958 1 1 10 341,438 1 1 17

2 0 SERPİL 12 34 4 33,00 26 10 23,50 60 14 56,50 226,213 2 13 173 409,670 1 2 48 315,963 1 2 39

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 7 0 7,00 37 10 34,50 286,190 1 3 19 242,975 1 11 331 305,843 1 3 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 32 7 30,25 11 4 10,00 43 11 40,25 277,578 2 4 29 233,545 3 13 360 305,278 2 4 62

5 0 EMİNE KELEŞ   28 5 26,75 8 5 6,75 36 10 33,50 260,173 4 8 66 217,490 11 16 424 278,240 1 5 123

6 0 SÜMEYYE YILDIZ   29 10 26,50 6 7 4,25 35 17 30,75 258,873 5 9 71 209,185 12 19 462 269,953 2 6 148

7 0 EREN KAYIŞ  E -M 26 13 22,75 8 4 7,00 34 17 29,75 240,755 4 11 114 210,773 5 18 452 258,833 3 7 185

8 0 BÜŞRA BOSTAN   26 9 23,75 27 8 25,00 1 0 1,00 54 17 49,75 319,603 1 1 3 192,813 14 23 560 244,375 3 8 246

9 0 IŞIL ÖZALP 12H 22 13 18,75 10 3 9,25 32 16 28,00 217,420 1 16 216 205,288 1 20 482 240,945 1 9 258

10 0 RABİA AYTEMİR -M 27 8 25,00 24 9 21,75 1 0 1,00 52 17 47,75 302,663 1 2 8 181,055 8 28 641 236,360 4 10 275

11 0 ESMA ATASEVER   19 4 18,00 14 8 12,00 33 12 30,00 188,543 8 20 431 293,688 1 4 212 235,313 4 11 280

12 0 AZRA AĞAÇ 12 26 12 23,00 4 3 3,25 30 15 26,25 222,720 3 15 187 180,108 4 29 646 229,773 2 12 305

13 0 A -M 27 8 25,00 22 10 19,50 49 18 44,50 163,576 7 24 677 308,348 2 3 188 228,949 5 13 311

14 0 SILA KADAGAN   16 6 14,50 10 8 8,00 26 14 22,50 190,843 7 19 413 274,988 3 6 260 227,953 5 14 320

15 0 KAAN AYDOĞDU   16 16 12,00 24 6 22,50 4 2 3,50 44 24 38,00 273,953 2 5 39 197,830 13 21 532 212,195 6 15 405

16 0 İREMB -M 18 11 15,25 6 5 4,75 1 0 1,00 25 16 21,00 223,859 6 14 183 185,398 7 25 615 209,799 6 16 420

17 824 RÜMEYSA KIRAL 12 20 11 17,25 20 7 18,25 2 2 1,50 42 20 37,00 262,188 1 7 61 176,203 5 31 670 207,773 3 17 431

18 0 SILA ÇALIŞKAN   16 5 14,75 20 7 18,25 1 4 0,00 37 16 33,00 262,364 3 6 60 182,578 15 27 630 205,817 7 18 444

19 0 İREM ÖNC   16 5 14,75 16 12 13,00 32 17 27,75 163,576 12 24 677 261,108 4 7 286 200,454 8 19 487

20 0 ÖMER GİZLENCİ -M 17 21 11,75 20 15 16,25 3 7 1,25 40 43 29,25 248,351 3 10 97 186,103 6 24 608 199,672 7 20 492

21 0 MERVE KARACA 12 20 8 18,00 4 2 3,50 24 10 21,50 192,508 4 18 398 165,255 6 33 798 199,160 4 21 498

22 0 YUSUF K   12 8 10,00 25 12 22,00 37 20 32,00 172,823 9 21 564 283,398 2 5 244 196,813 9 22 515

23 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 12 4 11,00 25 6 23,50 163,576 12 24 677 249,758 7 10 316 194,199 10 23 534

24 0 BERKANT BALTA   14 7 12,25 15 8 13,00 29 15 25,25 163,576 12 24 677 254,588 6 9 307 193,504 11 24 539

25 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 5 9 2,75 17 16 13,00 166,173 10 22 660 222,138 10 15 405 190,628 12 25 557

26 0 SUDENAZ GÜDEK   11 3 10,25 10 10 7,50 21 13 17,75 165,643 11 23 661 235,348 8 12 354 190,078 13 26 560

27 0 ERDEM SELVİLİ -M 14 6 12,50 14 6 12,50 157,540 8 29 708 211,455 4 17 449 187,960 8 27 570

28 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 18 5 16,75 28 7 26,25 161,878 15 28 689 257,460 5 8 298 184,078 14 28 592

29 0 CANSU DÖKMETAŞ   12 2 11,50 10 7 8,25 22 9 19,75 149,993 16 30 774 225,043 9 14 392 177,363 15 29 631

30 0 MELİS GÜRER   11 21 5,75 15 12 12,00 2 0 2,00 0 1 -0,25 28 34 19,50 202,300 6 17 316 171,030 17 32 730 166,903 16 30 706
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI TEST BAZLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel Puan Sn Okul Genel

Genel Ortalama 7,5 4,7 6,32 3,1 2,3 2,56 13,5 4,9 12,22 10,0 6,3 8,45 34,1 18,3 29,55 196,020 246,900 218,890

Okul Ortalaması 11,0 5,9 9,51 4,6 2,0 4,08 9,9 3,8 8,99 6,9 4,1 5,87 32,4 15,7 28,45 208,640 228,740 218,210

KATILIMLAR

31 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 9 7,75 7 9 4,75 17 18 12,50 144,790 6 32 810 197,750 2 22 533 161,555 5 31 739

32 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 6 13 2,75 10 16 6,00 146,788 5 31 803 182,728 3 26 629 151,123 6 32 790

33 0 SENA SERİN   2 5 0,75 7 4 6,00 9 9 6,75 141,348 17 33 820 180,058 16 30 648 138,533 17 33 821

34 0 NAZLI YÜKSEL   9 19 4,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,713 18 34 827 141,115 18 34 834 132,378 18 34 829

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2 Matematik Fen Bilimleri
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500
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400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 10 0 10,00 5 6 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 17 48,75 319,6 3 192,8 560 244,4 246

2 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 3 4,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 51 17 46,75 302,7 8 181,1 641 236,4 275

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 30 10 27,50 286,2 19 243,0 331 305,8 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 32 7 30,25 277,6 29 233,5 360 305,3 62

5 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 9 1 8,75 7 2 6,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 40 22 34,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

6 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 36 12 33,00 262,4 60 182,6 630 205,8 444

7 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 7 2 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 40 18 35,50 262,2 61 176,2 670 207,8 431

8 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 28 5 26,75 260,2 66 217,5 424 278,2 123

9 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 29 10 26,50 258,9 71 209,2 462 270,0 148

10 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 6 5 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 37 36 28,00 248,4 97 186,1 608 199,7 492

11 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 26 13 22,75 240,8 114 210,8 452 258,8 185

12 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 4 4 3,00 24 16 20,00 223,9 183 185,4 615 209,8 420

13 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 26 12 23,00 222,7 187 180,1 646 229,8 305

14 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 22 13 18,75 217,4 216 205,3 482 240,9 258

15 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 2 6 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 26 33 17,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706

16 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 20 8 18,00 192,5 398 165,3 798 199,2 498

17 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 9 19 4,25 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0
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200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 10 0 10,00 5 6 3,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 53 17 48,75 319,6 3 192,8 560 244,4 246

2 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 9 1 8,75 7 2 6,50 3 2 2,50 1 1 0,75 4 0 4,00 40 22 34,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

3 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 5 3 4,25 5 3 4,25 1 0 1,00 5 0 5,00 4 1 3,75 36 12 33,00 262,4 60 182,6 630 205,8 444

4 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 28 5 26,75 260,2 66 217,5 424 278,2 123

5 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 29 10 26,50 258,9 71 209,2 462 270,0 148

6 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 6 3 5,25 2 6 0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 5 1 4,75 26 33 17,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706

7 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 9 19 4,25 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 5 3 4,25 7 1 6,75 5 1 4,75 4 2 3,50 3 2 2,50 51 17 46,75 302,7 8 181,1 641 236,4 275

2 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 32 7 30,25 277,6 29 233,5 360 305,3 62

3 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 4 3 3,25 6 5 4,75 3 3 2,25 3 3 2,25 4 1 3,75 37 36 28,00 248,4 97 186,1 608 199,7 492

4 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 26 13 22,75 240,8 114 210,8 452 258,8 185

5 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 2 1 1,75 4 4 3,00 24 16 20,00 223,9 183 185,4 615 209,8 420

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 7 2 6,50 4 1 3,75 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 40 18 35,50 262,2 61 176,2 670 207,8 431

2 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 26 12 23,00 222,7 187 180,1 646 229,8 305

3 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 20 8 18,00 192,5 398 165,3 798 199,2 498

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 30 10 27,50 286,2 19 243,0 331 305,8 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI SÖZEL NET LİSTESİ (SÖZ sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe GrubuDin Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 0,9 0,6 0,75 0,8 0,8 0,63 0,5 0,2 0,40 0,4 0,3 0,32 0,6 0,4 0,46 10,7 7,0 8,88 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 1,4 0,5 1,29 1,2 0,8 0,97 0,6 0,2 0,56 0,5 0,3 0,45 0,9 0,2 0,81 15,6 7,9 13,59 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 22 13 18,75 217,4 216 205,3 482 240,9 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 29 2 28,50 9 0 9,00 9 4 8,00 10 3 9,25 12 1 11,75 69 10 66,50 238,7 118 451,0 10 341,4 17

2 0 SERPİL 12 27 2 26,50 7 2 6,50 7 6 5,50 9 2 8,50 10 2 9,50 60 14 56,50 226,2 173 409,7 48 316,0 39

3 0 A -M 22 5 20,75 5 3 4,25 8 4 7,00 6 3 5,25 8 3 7,25 49 18 44,50 163,6 677 308,3 188 228,9 311

4 0 ESMA ATASEVER   16 4 15,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 4 4 3,00 33 12 30,00 188,5 431 293,7 212 235,3 280

5 0 YUSUF K   11 6 9,50 1 2 0,50 7 4 6,00 11 2 10,50 7 6 5,50 37 20 32,00 172,8 564 283,4 244 196,8 515

6 0 SILA KADAGAN   14 6 12,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 2 3,50 26 14 22,50 190,8 413 275,0 260 228,0 320

7 0 İREM ÖNC   15 5 13,75 1 0 1,00 5 5 3,75 7 2 6,50 4 5 2,75 32 17 27,75 163,6 677 261,1 286 200,5 487

8 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 2 1 1,75 7 2 6,50 9 2 8,50 28 7 26,25 161,9 689 257,5 298 184,1 592

9 0 BERKANT BALTA   11 7 9,25 3 0 3,00 5 3 4,25 2 3 1,25 8 2 7,50 29 15 25,25 163,6 677 254,6 307 193,5 539

10 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 2 2 1,50 8 1 7,75 2 1 1,75 25 6 23,50 163,6 677 249,8 316 194,2 534

11 481 BERRA KARADENİZ 12F 7 0 7,00 7 0 7,00 286,2 19 243,0 331 305,8 61

12 0 SUDENAZ GÜDEK   9 3 8,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 4 4,00 3 4 2,00 21 13 17,75 165,6 661 235,3 354 190,1 560

13 0 SEHER DURGÜR -M 11 4 10,00 11 4 10,00 277,6 29 233,5 360 305,3 62

14 0 CANSU DÖKMETAŞ   10 1 9,75 2 1 1,75 2 4 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 22 9 19,75 150,0 774 225,0 392 177,4 631

15 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 8 2,00 17 16 13,00 166,2 660 222,1 405 190,6 557

16 0 EMİNE KELEŞ   8 5 6,75 8 5 6,75 260,2 66 217,5 424 278,2 123

17 0 ERDEM SELVİLİ -M 13 6 11,50 1 0 1,00 14 6 12,50 157,5 708 211,5 449 188,0 570

18 0 EREN KAYIŞ  E -M 8 4 7,00 8 4 7,00 240,8 114 210,8 452 258,8 185

19 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 7 4,25 6 7 4,25 258,9 71 209,2 462 270,0 148

20 0 IŞIL ÖZALP 12H 10 3 9,25 10 3 9,25 217,4 216 205,3 482 240,9 258

21 0 KAAN AYDOĞDU   4 2 3,50 4 2 3,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

22 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 8 8,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 4 1,00 17 18 12,50 144,8 810 197,8 533 161,6 739

23 0 ÖMER GİZLENCİ -M 3 7 1,25 3 7 1,25 248,4 97 186,1 608 199,7 492

24 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 0 4 -1,00 4 4 3,00 2 5 0,75 10 16 6,00 146,8 803 182,7 629 151,1 790

25 0 SILA ÇALIŞKAN   1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 262,4 60 182,6 630 205,8 444

26 0 AZRA AĞAÇ 12 4 3 3,25 4 3 3,25 222,7 187 180,1 646 229,8 305

27 0 SENA SERİN   2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 9 9 6,75 141,3 820 180,1 648 138,5 821

28 824 RÜMEYSA KIRAL 12 2 2 1,50 2 2 1,50 262,2 61 176,2 670 207,8 431

29 0 MELİS GÜRER   2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706
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OKUL SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

30 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 4 2 3,50 192,5 398 165,3 798 199,2 498

31 0 NAZLI YÜKSEL   1 3 0,25 1 3 0,25 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ESMA ATASEVER   16 4 15,00 3 0 3,00 4 1 3,75 6 3 5,25 4 4 3,00 33 12 30,00 188,5 431 293,7 212 235,3 280

2 0 YUSUF K   11 6 9,50 1 2 0,50 7 4 6,00 11 2 10,50 7 6 5,50 37 20 32,00 172,8 564 283,4 244 196,8 515

3 0 SILA KADAGAN   14 6 12,50 2 0 2,00 3 1 2,75 3 5 1,75 4 2 3,50 26 14 22,50 190,8 413 275,0 260 228,0 320

4 0 İREM ÖNC   15 5 13,75 1 0 1,00 5 5 3,75 7 2 6,50 4 5 2,75 32 17 27,75 163,6 677 261,1 286 200,5 487

5 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 2 1 1,75 7 2 6,50 9 2 8,50 28 7 26,25 161,9 689 257,5 298 184,1 592

6 0 BERKANT BALTA   11 7 9,25 3 0 3,00 5 3 4,25 2 3 1,25 8 2 7,50 29 15 25,25 163,6 677 254,6 307 193,5 539

7 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 2 2 1,50 8 1 7,75 2 1 1,75 25 6 23,50 163,6 677 249,8 316 194,2 534

8 0 SUDENAZ GÜDEK   9 3 8,25 2 0 2,00 2 2 1,50 5 4 4,00 3 4 2,00 21 13 17,75 165,6 661 235,3 354 190,1 560

9 0 CANSU DÖKMETAŞ   10 1 9,75 2 1 1,75 2 4 1,00 4 1 3,75 4 2 3,50 22 9 19,75 150,0 774 225,0 392 177,4 631

10 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 4 8 2,00 17 16 13,00 166,2 660 222,1 405 190,6 557

11 0 EMİNE KELEŞ   8 5 6,75 8 5 6,75 260,2 66 217,5 424 278,2 123

12 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 7 4,25 6 7 4,25 258,9 71 209,2 462 270,0 148

13 0 KAAN AYDOĞDU   4 2 3,50 4 2 3,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

14 0 SILA ÇALIŞKAN   1 3 0,25 0 1 -0,25 1 4 0,00 262,4 60 182,6 630 205,8 444

15 0 SENA SERİN   2 5 0,75 0 2 -0,50 1 0 1,00 6 2 5,50 9 9 6,75 141,3 820 180,1 648 138,5 821

16 0 MELİS GÜRER   2 0 2,00 0 1 -0,25 2 1 1,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706

17 0 NAZLI YÜKSEL   1 3 0,25 1 3 0,25 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 29 2 28,50 9 0 9,00 9 4 8,00 10 3 9,25 12 1 11,75 69 10 66,50 238,7 118 451,0 10 341,4 17

2 0 A -M 22 5 20,75 5 3 4,25 8 4 7,00 6 3 5,25 8 3 7,25 49 18 44,50 163,6 677 308,3 188 228,9 311

3 0 SEHER DURGÜR -M 11 4 10,00 11 4 10,00 277,6 29 233,5 360 305,3 62

4 0 ERDEM SELVİLİ -M 13 6 11,50 1 0 1,00 14 6 12,50 157,5 708 211,5 449 188,0 570

5 0 EREN KAYIŞ  E -M 8 4 7,00 8 4 7,00 240,8 114 210,8 452 258,8 185

6 0 ÖMER GİZLENCİ -M 3 7 1,25 3 7 1,25 248,4 97 186,1 608 199,7 492

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 27 2 26,50 7 2 6,50 7 6 5,50 9 2 8,50 10 2 9,50 60 14 56,50 226,2 173 409,7 48 316,0 39

2 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 8 8,00 0 1 -0,25 3 3 2,25 2 2 1,50 2 4 1,00 17 18 12,50 144,8 810 197,8 533 161,6 739

3 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 0 4 -1,00 4 4 3,00 2 5 0,75 10 16 6,00 146,8 803 182,7 629 151,1 790

4 0 AZRA AĞAÇ 12 4 3 3,25 4 3 3,25 222,7 187 180,1 646 229,8 305

5 824 RÜMEYSA KIRAL 12 2 2 1,50 2 2 1,50 262,2 61 176,2 670 207,8 431

6 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 4 2 3,50 192,5 398 165,3 798 199,2 498

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 7 0 7,00 7 0 7,00 286,2 19 243,0 331 305,8 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI SAYISAL NET LİSTESİ (SAY sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 3,0 2,3 2,43 3,3 1,4 2,91 3,8 2,6 3,12 23,5 11,2 20,68 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 1,8 1,4 1,43 2,5 1,1 2,22 2,6 1,6 2,22 16,8 7,9 14,87 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 10 3 9,25 10 3 9,25 217,4 216 205,3 482 240,9 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

                                                5 / 5



OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 29 2 28,50 9 0 9,00 38 2 37,50 238,7 118 451,0 10 341,4 17

2 0 SERPİL 12 27 2 26,50 7 2 6,50 34 4 33,00 226,2 173 409,7 48 316,0 39

3 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 7 0 7,00 37 10 34,50 286,2 19 243,0 331 305,8 61

4 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 11 4 10,00 43 11 40,25 277,6 29 233,5 360 305,3 62

5 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 8 5 6,75 36 10 33,50 260,2 66 217,5 424 278,2 123

6 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 6 7 4,25 35 17 30,75 258,9 71 209,2 462 270,0 148

7 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 8 4 7,00 34 17 29,75 240,8 114 210,8 452 258,8 185

8 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 0 1,00 27 9 24,75 319,6 3 192,8 560 244,4 246

9 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 10 3 9,25 32 16 28,00 217,4 216 205,3 482 240,9 258

10 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 0 1,00 28 8 26,00 302,7 8 181,1 641 236,4 275

11 0 ESMA ATASEVER   16 4 15,00 3 0 3,00 19 4 18,00 188,5 431 293,7 212 235,3 280

12 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 4 3 3,25 30 15 26,25 222,7 187 180,1 646 229,8 305

13 0 A -M 22 5 20,75 5 3 4,25 27 8 25,00 163,6 677 308,3 188 228,9 311

14 0 SILA KADAGAN   14 6 12,50 2 0 2,00 16 6 14,50 190,8 413 275,0 260 228,0 320

15 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 4 2 3,50 20 18 15,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

16 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 19 11 16,25 223,9 183 185,4 615 209,8 420

17 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 22 13 18,75 262,2 61 176,2 670 207,8 431

18 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 17 9 14,75 262,4 60 182,6 630 205,8 444

19 0 İREM ÖNC   15 5 13,75 1 0 1,00 16 5 14,75 163,6 677 261,1 286 200,5 487

20 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 3 7 1,25 20 28 13,00 248,4 97 186,1 608 199,7 492

21 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 4 2 3,50 24 10 21,50 192,5 398 165,3 798 199,2 498

22 0 YUSUF K   11 6 9,50 1 2 0,50 12 8 10,00 172,8 564 283,4 244 196,8 515

23 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 13 2 12,50 163,6 677 249,8 316 194,2 534

24 0 BERKANT BALTA   11 7 9,25 3 0 3,00 14 7 12,25 163,6 677 254,6 307 193,5 539

25 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 12 7 10,25 166,2 660 222,1 405 190,6 557

26 0 SUDENAZ GÜDEK   9 3 8,25 2 0 2,00 11 3 10,25 165,6 661 235,3 354 190,1 560

27 0 ERDEM SELVİLİ -M 13 6 11,50 1 0 1,00 14 6 12,50 157,5 708 211,5 449 188,0 570

28 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 10 2 9,50 161,9 689 257,5 298 184,1 592

29 0 CANSU DÖKMETAŞ   10 1 9,75 2 1 1,75 12 2 11,50 150,0 774 225,0 392 177,4 631
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OKUL EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

KATILIMLAR

30 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 13 21 7,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706

31 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 8 8,00 0 1 -0,25 10 9 7,75 144,8 810 197,8 533 161,6 739

32 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 4 3 3,25 146,8 803 182,7 629 151,1 790

33 0 SENA SERİN   2 5 0,75 2 5 0,75 141,3 820 180,1 648 138,5 821

34 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

NET ORTALAMASINA GÖRE ŞUBE KARŞILAŞTIRMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
  -M 12 12F 12H

PUANA GÖRE ŞUBE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
  -M 12 12F 12H



   SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 EMİNE KELEŞ   4 0 4,00 14 3 13,25 6 2 5,50 4 0 4,00 8 5 6,75 36 10 33,50 260,2 66 217,5 424 278,2 123

2 0 SÜMEYYE YILDIZ   6 0 6,00 12 5 10,75 9 1 8,75 2 4 1,00 6 7 4,25 35 17 30,75 258,9 71 209,2 462 270,0 148

3 0 BÜŞRA BOSTAN   5 0 5,00 12 4 11,00 5 3 4,25 4 2 3,50 1 0 1,00 27 9 24,75 319,6 3 192,8 560 244,4 246

4 0 ESMA ATASEVER   16 4 15,00 3 0 3,00 19 4 18,00 188,5 431 293,7 212 235,3 280

5 0 SILA KADAGAN   14 6 12,50 2 0 2,00 16 6 14,50 190,8 413 275,0 260 228,0 320

6 0 KAAN AYDOĞDU   3 3 2,25 4 8 2,00 4 4 3,00 5 1 4,75 4 2 3,50 20 18 15,50 274,0 39 197,8 532 212,2 405

7 0 SILA ÇALIŞKAN   2 1 1,75 8 1 7,75 3 3 2,25 3 0 3,00 1 3 0,25 0 1 -0,25 17 9 14,75 262,4 60 182,6 630 205,8 444

8 0 İREM ÖNC   15 5 13,75 1 0 1,00 16 5 14,75 163,6 677 261,1 286 200,5 487

9 0 YUSUF K   11 6 9,50 1 2 0,50 12 8 10,00 172,8 564 283,4 244 196,8 515

10 0 BURCU KUVETLİ   13 2 12,50 13 2 12,50 163,6 677 249,8 316 194,2 534

11 0 BERKANT BALTA   11 7 9,25 3 0 3,00 14 7 12,25 163,6 677 254,6 307 193,5 539

12 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   12 7 10,25 12 7 10,25 166,2 660 222,1 405 190,6 557

13 0 SUDENAZ GÜDEK   9 3 8,25 2 0 2,00 11 3 10,25 165,6 661 235,3 354 190,1 560

14 0 MEHMET ALTUNDAŞ   10 2 9,50 10 2 9,50 161,9 689 257,5 298 184,1 592

15 0 CANSU DÖKMETAŞ   10 1 9,75 2 1 1,75 12 2 11,50 150,0 774 225,0 392 177,4 631

16 0 MELİS GÜRER   2 3 1,25 2 11 -0,75 3 5 1,75 4 2 3,50 2 0 2,00 13 21 7,75 202,3 316 171,0 730 166,9 706

17 0 SENA SERİN   2 5 0,75 2 5 0,75 141,3 820 180,1 648 138,5 821

18 0 NAZLI YÜKSEL   0 5 -1,25 5 6 3,50 3 3 2,25 1 5 -0,25 1 3 0,25 10 22 4,50 136,7 827 141,1 834 132,4 829

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



-M SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 29 2 28,50 9 0 9,00 38 2 37,50 238,7 118 451,0 10 341,4 17

2 0 SEHER DURGÜR -M 5 1 4,75 15 3 14,25 8 2 7,50 4 1 3,75 11 4 10,00 43 11 40,25 277,6 29 233,5 360 305,3 62

3 0 EREN KAYIŞ  E -M 4 2 3,50 13 4 12,00 5 5 3,75 4 2 3,50 8 4 7,00 34 17 29,75 240,8 114 210,8 452 258,8 185

4 0 RABİA AYTEMİR -M 5 1 4,75 14 4 13,00 3 3 2,25 5 0 5,00 1 0 1,00 28 8 26,00 302,7 8 181,1 641 236,4 275

5 0 A -M 22 5 20,75 5 3 4,25 27 8 25,00 163,6 677 308,3 188 228,9 311

6 0 İREMB -M 4 1 3,75 8 7 6,25 1 2 0,50 5 1 4,75 1 0 1,00 19 11 16,25 223,9 183 185,4 615 209,8 420

7 0 ÖMER GİZLENCİ -M 5 1 4,75 7 10 4,50 2 7 0,25 3 3 2,25 3 7 1,25 20 28 13,00 248,4 97 186,1 608 199,7 492

8 0 ERDEM SELVİLİ -M 13 6 11,50 1 0 1,00 14 6 12,50 157,5 708 211,5 449 188,0 570

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12 SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 27 2 26,50 7 2 6,50 34 4 33,00 226,2 173 409,7 48 316,0 39

2 0 AZRA AĞAÇ 12 6 0 6,00 11 5 9,75 6 4 5,00 3 3 2,25 4 3 3,25 30 15 26,25 222,7 187 180,1 646 229,8 305

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 5 1 4,75 9 4 8,00 4 2 3,50 2 4 1,00 2 2 1,50 22 13 18,75 262,2 61 176,2 670 207,8 431

4 0 MERVE KARACA 12 4 2 3,50 6 2 5,50 5 3 4,25 5 1 4,75 4 2 3,50 24 10 21,50 192,5 398 165,3 798 199,2 498

5 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 10 8 8,00 0 1 -0,25 10 9 7,75 144,8 810 197,8 533 161,6 739

6 0 NARİN ARSLAN 12 4 3 3,25 4 3 3,25 146,8 803 182,7 629 151,1 790

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 6 0 6,00 14 4 13,00 7 3 6,25 3 3 2,25 7 0 7,00 37 10 34,50 286,2 19 243,0 331 305,8 61

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

SÖZ SAY EA
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI EŞİT AĞIRLIKLI NET LİSTESİ (EA sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Ö.No İsim Sınıf
Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam SÖZ SAY EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel Puan Genel Puan Genel

Genel Ortalama 1,6 0,5 1,43 3,0 2,3 2,41 1,7 1,2 1,43 1,2 0,8 1,05 11,2 4,3 10,16 2,2 0,6 2,06 21,0 9,7 18,54 196,0 246,9 218,9

Okul Ortalaması 2,1 0,6 1,96 4,8 2,5 4,16 2,3 1,7 1,88 1,8 1,0 1,51 8,9 3,5 8,01 1,1 0,3 0,99 20,9 9,7 18,51 208,6 228,7 218,2

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 0 IŞIL ÖZALP 12H 6 0 6,00 9 5 7,75 4 5 2,75 3 3 2,25 10 3 9,25 32 16 28,00 217,4 216 205,3 482 240,9 258

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80
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YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 7,00 3,00 6,25 3,00 3,00 2,25 30,00 10,00 27,50 286,190

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 8 2,88 0,75 2,69 7,13 3,50 6,25 2,38 2,38 1,78 2,63 0,88 2,41 1,38 0,88 1,16 2,13 1,25 1,81 1,00 0,50 0,88 0,88 0,63 0,72 0,88 0,38 0,78 21,29 11,15 18,48 231,630

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12H 1 6,00 0,00 6,00 9,00 5,00 7,75 4,00 5,00 2,75 3,00 3,00 2,25 22,00 13,00 18,75 217,420

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 6 2,50 0,50 2,38 4,33 1,83 3,88 2,50 1,50 2,12 1,67 1,33 1,33 1,17 0,33 1,08 0,67 0,17 0,62 0,50 0,17 0,46 0,33 0,33 0,25 0,67 0,17 0,62 14,34 6,33 12,74 199,200

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  18 1,22 0,67 1,06 3,17 2,11 2,64 1,83 1,17 1,54 1,28 0,78 1,08 1,67 0,39 1,57 1,06 0,94 0,82 0,56 0,17 0,51 0,50 0,22 0,44 1,00 0,11 0,97 12,29 6,56 10,63 196,780

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN TOP TÜR EDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOPTÜREDETAR1COĞ1TAR2COĞ2FELFLGDİNTOP
12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)



YKS 2.OTURUM SÖZEL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Sosyal-2

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Tarih-2 Coğrafya-2 Felsefe Felsefe Grubu Din Kül. ve Ahl. Bil. Toplam SÖZ
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 0,91 0,64 0,75 0,84 0,81 0,63 0,45 0,22 0,40 0,39 0,26 0,32 0,55 0,35 0,46 10,65 7,03 8,88 196,020

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 1,41 0,47 1,29 1,18 0,82 0,97 0,62 0,24 0,56 0,53 0,32 0,45 0,85 0,18 0,81 15,55 7,89 13,59 208,640

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,24 4,31 10,16 2,21 0,62 2,06 3,01 2,34 2,43 3,25 1,37 2,91 3,76 2,58 3,12 23,47 11,22 20,68 246,900

İl Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

İlçe Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

Okul Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 8 11,00 3,50 10,12 1,88 0,38 1,78 2,13 1,00 1,88 2,00 0,75 1,81 2,50 0,50 2,38 19,51 6,13 17,97 245,950

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 7,00 0,00 7,00 7,00 0,00 7,00 242,980

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  18 8,11 3,78 7,17 0,78 0,22 0,72 1,83 1,39 1,49 3,00 1,33 2,67 3,06 2,17 2,51 16,78 8,89 14,56 224,980

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 6 8,50 3,33 7,67 1,17 0,50 1,04 1,67 2,17 1,12 2,50 1,33 2,17 2,33 1,83 1,88 16,17 9,16 13,88 218,620

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12H 1 10,00 3,00 9,25 10,00 3,00 9,25 205,290

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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-M (1) 12F (2)    (3) 12 (4) 12H (5)



YKS 2.OTURUM SAYISAL KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-2 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Matematik Fen Bilimleri

Matematik-2 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam SAY
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 11,24 4,31 10,16 2,21 0,62 2,06 3,01 2,34 2,43 3,25 1,37 2,91 3,76 2,58 3,12 23,47 11,22 20,68 246,900

İl Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

İlçe Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

Okul Ortalaması 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 1,76 1,35 1,43 2,50 1,12 2,22 2,62 1,59 2,22 16,82 7,85 14,87 228,740

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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-M (1) 12F (2)    (3) 12 (4) 12H (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 11,24 4,31 10,16 2,21 0,62 2,06 20,96 9,68 18,54 218,890

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 6,00 0,00 6,00 14,00 4,00 13,00 7,00 3,00 6,25 3,00 3,00 2,25 7,00 0,00 7,00 37,00 10,00 34,50 305,840

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 8 2,88 0,75 2,69 7,13 3,50 6,25 2,38 2,38 1,78 2,63 0,88 2,41 11,00 3,50 10,12 1,88 0,38 1,78 27,90 11,39 25,03 246,040

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12H 1 6,00 0,00 6,00 9,00 5,00 7,75 4,00 5,00 2,75 3,00 3,00 2,25 10,00 3,00 9,25 32,00 16,00 28,00 240,940

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 6 2,50 0,50 2,38 4,33 1,83 3,88 2,50 1,50 2,12 1,67 1,33 1,33 8,50 3,33 7,67 1,17 0,50 1,04 20,67 8,99 18,42 210,890

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  18 1,22 0,67 1,06 3,17 2,11 2,64 1,83 1,17 1,54 1,28 0,78 1,08 8,11 3,78 7,17 0,78 0,22 0,72 16,39 8,73 14,21 202,150

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)



YKS 2.OTURUM EŞİT AĞIRLIKLI KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-3 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04) 34 34 34 838

Sıra Okul Sınıf Kat.

Edebiyat-Sosyal-1 Matematik

Türkçe Edebiyat Tarih-1 Coğrafya-1 Matematik-2 Geometri Toplam EA
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 1,56 0,51 1,43 2,99 2,29 2,41 1,72 1,18 1,43 1,24 0,77 1,05 11,24 4,31 10,16 2,21 0,62 2,06 20,96 9,68 18,54 218,890

İl Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

İlçe Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

Okul Ortalaması 2,12 0,62 1,96 4,79 2,53 4,16 2,29 1,68 1,88 1,76 1,03 1,51 8,88 3,50 8,01 1,06 0,29 0,99 20,90 9,65 18,51 218,210

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) -M (2) 12H (3) 12 (4)    (5)

Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 3 0 3,00 33 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 14 7 12,25 31 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 81 38 71,07 25 71,67 77,40 79,86

Matematik  ae   CDb E EAE  aDe   d BE bAD E C   C 

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri c C  BEDc  bA  E e   E b c dD D DEBEa CB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 7 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 5 3 36

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 3 15

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KUVETLİ 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 13 2 12,50 31 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 8 1 7,75 60 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 77 29 69,32 25 71,67 77,40 79,86

Matematik  D    d AC  EAE  CDA D e BE  A          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri      dEbD     E BDAC Eb BD  DA  e       

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 13 2 42

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 1 62

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 9 26,75 67

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 10 0 10,00 91 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 27 8 25,00 63 4,32 4,08 2,56

Toplam: 280 109 29 101,75 36 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBD CDDAdEa CBABCCAa aAAEEe EDde ddDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EB AABDCDCAeAcedDEacEBcE BDCe E DCCA CAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 12 4 67

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 10 0 91

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 18 15 14,25 36

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 1 1,75 19 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 2 11,50 29 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 7 8,25 21 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 63 37 53,75 19 71,67 77,40 79,86

Matematik  DD   CDcC    E  CD      B      Ec  D   

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri    cdBcbD     E  D    bA D  D D  Ec   eB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 1 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 1 31

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 6 30,50 76

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 0 4,00 67 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 8 5 6,75 17 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 99 26 92,50 33 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCD  EBeCEeCACcEDADAAB ED aAAEEc EDADC  

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik  Dc B Cb eE EAd        B d   A          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 3 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 8 5 26

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 5 29,75 74

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 3 0 3,00 33 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 19 4 18,00 45 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 4 1 3,75 27 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 14 8 12,00 30 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 104 27 97,25 35 71,67 77,40 79,86

Matematik CD aBBCDb E  BE   DA DEB BE ad  E C  A  

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri D  EEB b      EE b C EdbBD CcAD    E ded

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 16 4 52

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 4 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNC 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 16 5 14,75 37 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 84 40 73,57 26 71,67 77,40 79,86

Matematik ABC  DbDc  E A  aB CB   EACdDEc        E

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri  dA dbdC  EDcEDECd Ac ED A b  Ddc CeA Db

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 15 5 48

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 5 5 36

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 2 54

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 31 8 29,00 73

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 24 6 22,50 56 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 4 2 3,50 9 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 99 42 88,50 32 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EcdDaCDa Abee c   bAd eAAcEd  DaeBdEDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EBEdA DCDCABADcCD eB B EaBaC  E  d A CAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik AB   D e        b                       

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 4 8 22

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 9 1 82

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 13 14 9,50 24

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 10 2 9,50 24 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 18 5 16,75 42 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 78 32 70,00 25 71,67 77,40 79,86

Matematik cBCE Dd BCC     D  C C                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri D d   E       DECc  BBc  AEc C BABCcABDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 2 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 2 54

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 14 18,50 46

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 2 11 -0,75 -4 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 21 5,75 14 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 15 12 12,00 30 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 2 0 2,00 5 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 68 64 52,00 19 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 Ec ceCc cAcae cdebec   AAdEd bD daCEbBcA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EecAA aC CAeAbba a e B    DC   cb CABaAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri                                       e 

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 2 11 11

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 6 3 55

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 1 0 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEL 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 17 20 12,00 30

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 19 4,25 11 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 1 3 0,25 1 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 31 60 16,00 6 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 caecd   eA cd c d CAE dAA Ed   BddCcbdbe

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik dd   e                                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 5 0

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 5 6 28

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 3 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZTÜRK 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 11 21,25 53

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 7 10,25 26 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 70 36 61,00 22 71,67 77,40 79,86

Matematik dBCcDDCD bb  AE cB         BeEc         

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri D             e            b eaBcddDcBbE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 7 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 1 0 7

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 21 10,75 27

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 31 2 5 0,75 2 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 2 5 0,75 2 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 45 47 33,25 12 71,67 77,40 79,86

Matematik A    a       e  ee B       d            

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri a e           D            c CDBA C   Da

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 2 5 6

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 1 0 8

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇALIŞKAN 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 8 1 7,75 43 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 7 18,25 46 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 89 39 78,82 28 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1  CDd  B  d CA A DAD    EDeeeA    E AD  E

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Sosyal-2 A  CEDcEae CDBBbAe a      C AE CBDACAEe 

Cevap Anahtarı B ADACEDBECABCDBBDABEECDEAEDCBAEDCBDACAECB

Matematik       de            b          c        

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 8 1 44

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 5 3 45

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 0 17

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 3 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 9 24,75 62

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 16 6 14,50 36 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 100 34 91,50 33 71,67 77,40 79,86

Matematik ABCEDDee  CEa   eBEA a  EA dD        CC 

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DB    E      cc  bB ce D bE ddD   C   DE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 14 6 45

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 3 1 21

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 5 23

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 24 13 20,75 52

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 11 3 10,25 26 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 75 39 65,25 23 71,67 77,40 79,86

Matematik  ae   C  CECEA    cA D B        E      E

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri e      D   Ad cd DcC EdA D   de  beE AC 

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 3 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 32 8 30,00 75

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 6 7 4,25 14 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 6 7 4,25 11 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 97 33 88,75 32 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDDAAEBBbBdBbCA daAAEEdDEDBABddDBbd

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik cBCbcbdDB C      ea                     

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 12 5 67

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 5 7 16

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF K 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 1 2 0,50 6 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 8 10,00 25 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 96 41 85,75 31 71,67 77,40 79,86

Matematik cBCEbDb     aA CDd   a     BDE D    b b 

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DBdAECE   cDecDECdBABBEDaAEbbeDBAeCDdeDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 6 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 7 4 50

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 11 2 85

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 5 3 4,25 47 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 27 8 25,00 63 11,91 8,99 12,22

Fizik 14 8 4 7,00 50 1,88 1,43 2,43

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,81 2,22 2,91

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,38 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 6,06 5,87 8,45

Toplam: 280 101 41 90,32 32 92,40 77,40 79,86

Matematik CDDEBBCDACECEAEaCCcA c B dE aADAEBCbcA a

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri ed EdBEDDEaAA EE D a cdABD  cAD cEBEaACB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 22 5 71

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 26 14 22,50 56

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 14 6 12,50 31 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 60 27 53,25 19 92,40 77,40 79,86

Matematik ABCEDaaDBCC D  dDdbA C     e   D        

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 13 6 42

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYIŞ  E 0 -M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 29 11 26,25 66

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 13,12 9,51 6,32

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 8 4 7,00 18 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 95 50 82,50 29 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 cCDCBcdeC CeACAbDADAABBEDdeeAEcBDdDAbdBE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik  DD BB  Ae       C     d d  aA          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 13 4 72

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 37 3 36,25 91

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 38 2 37,50 94 11,91 8,99 12,22

Fizik 14 9 4 8,00 57 1,88 1,43 2,43

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,81 2,22 2,91

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,38 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 6,06 5,87 8,45

Toplam: 280 181 18 176,50 63 92,40 77,40 79,86

Matematik ABCEDDCDBCdEDAECDBEABCECEACBDEdDEACBACCE

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DBAAdbE AeEDeEDECdBAaBEDeAEECCDBABCeABDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 29 2 94

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 9 4 64

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 1 0 100
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMB 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 5,34 4,08 2,56

Toplam: 280 77 39 66,82 24 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBc CDDAAEae c BbdA daAdcE       eEDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 Ea       C BAD eacC  a                  

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 8 7 44

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 2 1 18

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GİZLENCİ 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 25 11 22,13 55

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 21 11,75 29 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 15 16,25 41 5,34 4,08 2,56

Matematik-2 31 3 7 1,25 4 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 3 7 1,25 3 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 92 66 75,07 27 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCDbBEeBe baAbcdDAaAABcbcddcdE BadbADddE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Sosyal-2 A cCEDc a  CDBBcABdaabdcEaCBAEeCccACAEd 

Cevap Anahtarı B ADACEDBECABCDBBDABEECDEAEDCBAEDCBDACAECB

Matematik ecb  a  d    E   CDc   a                

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 7 10 39

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 4 3 36

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 7 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 -M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 8 26,00 65

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 24 9 21,75 54 5,34 4,08 2,56

Toplam: 280 98 31 90,25 32 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDaDCCDDAAEBBeBdBCdAEcCAAEEe cc    EDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EBEAc a  CbBAD aDEC  BAEaBDCDAEccC ABdcE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 4 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 5 3 45

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 12 25,00 63

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 13,12 9,51 6,32

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 11 4 10,00 25 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 114 38 104,50 37 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDdCDDAAEBBbBABCCAaEbAAEECDEDaeBdEDB A

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik bdCEDDC B d DA     Ac     CB            

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 15 3 83

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 4 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 9 27,75 69

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 9,71 9,51 6,32

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 3 3,25 8 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 72 36 63,00 23 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDbAAEBBeedBCCA a AAEEeDEcdeBeEbdDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik d C cDC     a                           

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 11 5 61

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SÖYLEMEZ 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 16 14 12,50 31

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 10 9 7,75 19 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 53 44 42,00 15 69,67 77,40 79,86

Matematik CcbEB CccCd ECE         Cdbc A   d      

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri e  bE EDc     Ec D       e  D D cce  b  

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 8 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 3 3 21

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 2 15

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 21 16 17,00 43

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 9,71 9,51 6,32

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 2 3,50 9 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 55 39 45,25 16 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EeBDCd  b  BB  A  CA  dAAEEe  DdeBCEDdDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik  BC  D   b      a                       

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 6 2 33

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 22 11 19,25 48

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 3 3,25 8 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 48 42 37,50 13 69,67 77,40 79,86

Matematik  c  BBC e c                             

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri b  d dd       EE eA   dbcD dccb  a    CB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 4 31

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 3 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 28 9 25,75 64

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 9,71 9,51 6,32

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,08 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,62 0,97 0,63

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,46 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,25 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,62 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 7 18,25 46 3,04 4,08 2,56

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 2 2 1,50 4 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 84 38 74,50 27 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 dDBDCCDDAAEee cA  CA  CbdEEe  D  BdbDcbA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EeE AaD DCABAc  D    BbE B Cb Ec CCA CeE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik Aa   a                                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 9 4 50

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 7 2 64

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 1 2 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 34 6 32,50 81

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 34 4 33,00 83 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 163 29 155,75 56 69,67 77,40 79,86

Matematik eBCEDDCD CCEaAECDBEABCECEACBDE DbACBAeCE

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DdAAcCdeA cDcEDECdBA eED AEEaeDBABCDA DE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 27 2 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 7 6 50

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 9 2 69

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 481 12F

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 30 10 27,50 69

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 13,00 4,16 2,41

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 27,50 9,51 6,32

Matematik-2 31 7 0 7,00 23 7,00 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 0,99 2,06

Matematik 40 7 0 7,00 18 7,00 8,99 12,22

Toplam: 280 121 31 113,25 40 113,25 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCDCBEBBCEeeACbaDADAABBEDddAAEEBDcDAbddE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik   DEBBCD                                

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 4 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 6 0 19

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖZALP 0 12H

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

TYT Türkçe 40 27 13 23,75 59

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,96 1,43

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,75 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,75 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 18,75 9,51 6,32

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 9,25 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 0,99 2,06

Matematik 40 10 3 9,25 23 9,25 8,99 12,22

Toplam: 280 82 43 71,25 25 71,25 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDbAAEBe Be bCA  eAAdEd EcdeBCEbaDd

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik dBC  DbD C           aE EAC             

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 9 5 50

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 3 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 11 7 9,25 30 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 3 0 3,00 33 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 14 7 12,25 31 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 5 3 4,25 30 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 2 3 1,25 10 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 8 2 7,50 58 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 15 8 13,00 33 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 81 38 71,07 25 71,67 77,40 79,86

Matematik  ae   CDb E EAE  aDe   d BE bAD E C   C 

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri c C  BEDc  bA  E e   E b c dD D DEBEa CB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 7 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 5 3 36

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 3 15

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KUVETLİ 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 13 2 12,50 40 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 13 2 12,50 31 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 8 1 7,75 60 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 1 1,75 13 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 12 4 11,00 28 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 77 29 69,32 25 71,67 77,40 79,86

Matematik  D    d AC  EAE  CDA D e BE  A          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri      dEbD     E BDAC Eb BD  DA  e       

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 13 2 42

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 8 1 62

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84

Matematik-1 30 4 0 4,00 13

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 5 2 4,50 23

Türkçe 6 5 0 5,00 83 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 12 4 11,00 61 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 9 23,75 59 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 10 0 10,00 91 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 5 6 3,50 32 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 4 1 3,75 63 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 3 1 2,75 46 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 0 5,00 83 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 27 8 25,00 63 4,32 4,08 2,56

Toplam: 280 109 29 101,75 36 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBD CDDAdEa CBABCCAa aAAEEe EDde ddDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EB AABDCDCAeAcedDEacEBcE BDCe E DCCA CAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 12 4 67

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 10 0 91

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36

Tarih-1 5 2 0 2,00 40

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10

Felsefe 5 4 0 4,00 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 2 0 2,00 20

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 2 1 1,75 25

Biyoloji 6 1 3 0,25 4

TYT Fen 20 4 6 2,50 13

Matematik-2 31 10 1 9,75 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 1 1,75 19 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 2 11,50 29 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 4 1,00 7 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 4 1 3,75 29 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 7 8,25 21 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 63 37 53,75 19 71,67 77,40 79,86

Matematik  DD   CDcC    E  CD      B      Ec  D   

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri    cdBcbD     E  D    bA D  D D  Ec   eB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 1 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 1 31

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 0 1,00 14

Biyoloji 6 2 0 2,00 33

TYT Fen 20 3 0 3,00 15

Türkçe 6 4 0 4,00 67 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 3 13,25 74 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 6 2 5,50 55 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 0 4,00 67 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 28 5 26,75 67 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 8 5 6,75 22 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 8 5 6,75 17 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 99 26 92,50 33 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCD  EBeCEeCACcEDADAAB ED aAAEEc EDADC  

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik  Dc B Cb eE EAd        B d   A          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 3 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 8 5 26

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43

Matematik-1 30 13 6 11,50 38

Geometri 10 6 0 6,00 60

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63

TYT Fen 20 12 2 11,50 58

Matematik-2 31 16 4 15,00 48 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 3 0 3,00 33 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 19 4 18,00 45 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 4 1 3,75 27 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 6 3 5,25 40 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 4 3,00 23 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 14 8 12,00 30 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 104 27 97,25 35 71,67 77,40 79,86

Matematik CD aBBCDb E  BE   DA DEB BE ad  E C  A  

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri D  EEB b      EE b C EdbBD CcAD    E ded

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 16 4 52

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 4 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNC 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 15 5 13,75 44 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 16 5 14,75 37 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 5 5 3,75 27 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 5 2,75 21 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 16 12 13,00 33 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 84 40 73,57 26 71,67 77,40 79,86

Matematik ABC  DbDc  E A  aB CB   EACdDEc        E

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri  dA dbdC  EDcEDECd Ac ED A b  Ddc CeA Db

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 15 5 48

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 5 5 36

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 2 54

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 1 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 3 0 3,00 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65

Matematik-1 30 8 4 7,00 23

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 3 3 2,25 38 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 4 8 2,00 11 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 4 3,00 30 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 16 12,00 30 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 9 1 8,75 80 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 7 2 6,50 59 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 3 2 2,50 42 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 1 1 0,75 13 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 0 4,00 67 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 24 6 22,50 56 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 4 2 3,50 9 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 99 42 88,50 32 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EcdDaCDa Abee c   bAd eAAcEd  DaeBdEDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EBEdA DCDCABADcCD eB B EaBaC  E  d A CAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik AB   D e        b                       

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 4 8 22

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 4 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 9 1 82

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 1 17

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 0 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39

Matematik-1 30 11 5 9,75 33

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24

Fizik 7 5 0 5,00 71

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 5 1 4,75 79

TYT Fen 20 17 1 16,75 84

Matematik-2 31 10 2 9,50 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 10 2 9,50 24 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 1 1,75 13 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 7 2 6,50 50 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 9 2 8,50 65 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 18 5 16,75 42 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 78 32 70,00 25 71,67 77,40 79,86

Matematik cBCE Dd BCC     D  C C                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri D d   E       DECc  BBc  AEc C BABCcABDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 2 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 7 2 54

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46

Tarih-1 5 3 2 2,50 50

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58

Matematik-1 30 3 7 1,25 4

Geometri 10 0 1 -0,25 -3

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3

Fizik 7 1 1 0,75 11

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 2 1,50 8

Türkçe 6 2 3 1,25 21 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 2 11 -0,75 -4 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 5 1,75 18 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 11 21 5,75 14 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 6 3 5,25 48 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 2 6 0,50 5 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 2 0 2,00 33 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 0 2 -0,50 -8 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 5 1 4,75 79 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 15 12 12,00 30 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 2 0 2,00 6 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 2 0 2,00 5 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 0 0 0,00 0 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 0 0 0,00 0 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 0 1 -0,25 -2 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 0 1 -0,25 -1 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 68 64 52,00 19 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 Ec ceCc cAcae cdebec   AAdEd bD daCEbBcA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EecAA aC CAeAbba a e B    DC   cb CABaAE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik   C                                     

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri                                       e 

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1COĞ1TAR2COĞ2 FEL FLG DİN MAT2GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 2 11 11

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 5 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 6 3 55

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 0 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 1 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 1 0 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEL 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1

Fizik 7 0 2 -0,50 -7

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3

Türkçe 6 0 5 -1,25 -21 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 5 6 3,50 19 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 1 5 -0,25 -4 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 9 19 4,25 11 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 1 3 0,25 1 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 31 60 16,00 6 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 caecd   eA cd c d CAE dAA Ed   BddCcbdbe

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik dd   e                                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 5 0

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 5 6 28

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 3 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZTÜRK 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51

Matematik-1 30 12 3 11,25 38

Geometri 10 2 1 1,75 18

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 3 1 2,75 39

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 4 2 3,50 18

Matematik-2 31 12 7 10,25 33 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 7 10,25 26 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 1 0 1,00 7 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 0 1 -0,25 -2 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 8 2,00 15 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 5 9 2,75 7 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 70 36 61,00 22 71,67 77,40 79,86

Matematik dBCcDDCD bb  AE cB         BeEc         

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri D             e            b eaBcddDcBbE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 7 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 1 0 7

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 4 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 1 3 0,25 5

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40

Matematik-1 30 3 3 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 1 3 0,25 4

Biyoloji 6 3 2 2,50 42

TYT Fen 20 7 6 5,50 28

Matematik-2 31 2 5 0,75 2 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 2 5 0,75 2 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 0 2 -0,50 -4 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 1 0 1,00 8 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 6 2 5,50 42 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 7 4 6,00 15 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 45 47 33,25 12 71,67 77,40 79,86

Matematik A    a       e  ee B       d            

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri a e           D            c CDBA C   Da

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 2 5 6

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 1 0 8

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA ÇALIŞKAN 0   

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 2 1 1,75 29 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 8 1 7,75 43 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 0 3,00 50 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 16 5 14,75 37 6,32 9,51 6,32

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,57 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 5 3 4,25 39 0,82 0,97 0,63

Felsefe 6 1 0 1,00 17 0,51 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 5 0 5,00 83 0,44 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,97 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 7 18,25 46 4,32 4,08 2,56

Matematik-2 31 1 3 0,25 1 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 1 4 0,00 0 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 89 39 78,82 28 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1  CDd  B  d CA A DAD    EDeeeA    E AD  E

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Sosyal-2 A  CEDcEae CDBBbAe a      C AE CBDACAEe 

Cevap Anahtarı B ADACEDBECABCDBBDABEECDEAEDCBAEDCBDACAECB

Matematik       de            b          c        

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 1 33

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 8 1 44

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 5 3 45

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 0 1 0
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 0 17

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 3 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62

Tarih-1 5 3 0 3,00 60

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59

Matematik-1 30 21 5 19,75 66

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56

Fizik 7 3 2 2,50 36

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Matematik-2 31 14 6 12,50 40 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 16 6 14,50 36 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 3 1 2,75 20 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 3 5 1,75 13 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 4 2 3,50 27 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 8 8,00 20 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 100 34 91,50 33 71,67 77,40 79,86

Matematik ABCEDDee  CEa   eBEA a  EA dD        CC 

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DB    E      cc  bB ce D bE ddD   C   DE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 14 6 45

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 3 1 21

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 3 5 23

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 0 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5

Felsefe 5 1 1 0,75 15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18

Matematik-1 30 14 2 13,50 45

Geometri 10 3 1 2,75 28

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41

Fizik 7 2 4 1,00 14

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 9 8 7,00 35

Matematik-2 31 9 3 8,25 27 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 2 0 2,00 22 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 11 3 10,25 26 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 2 2 1,50 11 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 5 4 4,00 31 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 3 4 2,00 15 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 10 10 7,50 19 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 75 39 65,25 23 71,67 77,40 79,86

Matematik  ae   C  CECEA    cA D B        E      E

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri e      D   Ad cd DcC EdA D   de  beE AC 

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 3 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 2 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 5 4 38

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 3 33



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0   

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63

Matematik-1 30 15 5 13,75 46

Geometri 10 1 1 0,75 8

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 1 0 1,00 5

Türkçe 6 6 0 6,00 100 1,06 1,96 1,43

Edebiyat 18 12 5 10,75 60 2,64 4,16 2,41

Tarih-1 10 9 1 8,75 88 1,54 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,08 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 29 10 26,50 66 6,32 9,51 6,32

Matematik-2 31 6 7 4,25 14 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 6 7 4,25 11 7,89 8,99 12,22

Toplam: 280 97 33 88,75 32 71,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDDAAEBBbBdBbCA daAAEEdDEDBABddDBbd

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik cBCbcbdDB C      ea                     

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 12 5 67

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 5 7 16

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF K 0   

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 5 2 4,50 64

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 16 4 15,00 75

Matematik-2 31 11 6 9,50 31 7,17 8,01 10,16

Geometri 9 1 2 0,50 6 0,72 0,99 2,06

Matematik 40 12 8 10,00 25 7,89 8,99 12,22

Fizik 14 7 4 6,00 43 1,49 1,43 2,43

Kimya 13 11 2 10,50 81 2,67 2,22 2,91

Biyoloji 13 7 6 5,50 42 2,51 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 25 12 22,00 55 6,67 5,87 8,45

Toplam: 280 96 41 85,75 31 71,67 77,40 79,86

Matematik cBCEbDb     aA CDd   a     BDE D    b b 

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DBdAECE   cDecDECdBABBEDaAEbbeDBAeCDdeDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 6 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 3 10

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 7 4 50

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 11 2 85

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 1 0
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
A 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Matematik-2 31 22 5 20,75 67 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 5 3 4,25 47 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 27 8 25,00 63 11,91 8,99 12,22

Fizik 14 8 4 7,00 50 1,88 1,43 2,43

Kimya 13 6 3 5,25 40 1,81 2,22 2,91

Biyoloji 13 8 3 7,25 56 2,38 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 22 10 19,50 49 6,06 5,87 8,45

Toplam: 280 101 41 90,32 32 92,40 77,40 79,86

Matematik CDDEBBCDACECEAEaCCcA c B dE aADAEBCbcA a

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri ed EdBEDDEaAA EE D a cdABD  cAD cEBEaACB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 22 5 71

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 3 60

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 8 4 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 6 3 46

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 0 0 0,00 0

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 0 0 0,00 0

Fizik 7 0 1 -0,25 -4

Kimya 7 1 2 0,50 7

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 31 13 6 11,50 37 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 1 0 1,00 11 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 14 6 12,50 31 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 60 27 53,25 19 92,40 77,40 79,86

Matematik ABCEDaaDBCC D  dDdbA C     e   D        

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 13 6 42

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYIŞ  E 0 -M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 2 3 1,25 25

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56

Matematik-1 30 9 10 6,50 22

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 5 1 4,75 68

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 10 5 8,75 44

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 13 4 12,00 67 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 5 3,75 38 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 2 3,50 58 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 13 22,75 57 13,12 9,51 6,32

Matematik-2 31 8 4 7,00 23 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 8 4 7,00 18 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 95 50 82,50 29 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 cCDCBcdeC CeACAbDADAABBEDdeeAEcBDdDAbdBE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik  DD BB  Ae       C     d d  aA          

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 13 4 72

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 5 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81

Matematik-1 30 28 2 27,50 92

Geometri 10 10 0 10,00 100

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 7 0 7,00 100

Biyoloji 6 6 0 6,00 100

TYT Fen 20 20 0 20,00 100

Matematik-2 31 29 2 28,50 92 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 9 0 9,00 100 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 38 2 37,50 94 11,91 8,99 12,22

Fizik 14 9 4 8,00 57 1,88 1,43 2,43

Kimya 13 10 3 9,25 71 1,81 2,22 2,91

Biyoloji 13 12 1 11,75 90 2,38 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 31 8 29,00 73 6,06 5,87 8,45

Toplam: 280 181 18 176,50 63 92,40 77,40 79,86

Matematik ABCEDDCDBCdEDAECDBEABCECEACBDEdDEACBACCE

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DBAAdbE AeEDeEDECdBAaBEDeAEECCDBABCeABDE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 29 2 94

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 10 0 100

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 9 4 64

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 10 3 77

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 1 0 100
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMB 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 4 1 3,75 63 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 8 7 6,25 35 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 1 2 0,50 5 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 18 11 15,25 38 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 2 1 1,75 16 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 4 4 3,00 27 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 0 0 0,00 0 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 0 0 0,00 0 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 0 0 0,00 0 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 6 5 4,75 12 5,34 4,08 2,56

Toplam: 280 77 39 66,82 24 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBc CDDAAEae c BbdA daAdcE       eEDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 Ea       C BAD eacC  a                  

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 8 7 44

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 2 1 18

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 0 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GİZLENCİ 0 -M

Eşleşen TYT bilginiz bulunamadığı için okulunuzun ortalaması TYT bilginiz olarak kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,13 55

Tarih-1 5 3 1 2,26 45

Coğrafya-1 5 2 2 1,73 35

Felsefe 5 2 1 2,12 42

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 3,18 64

TYT Sosyal 20 10 5 9,28 46

Matematik-1 30 9 4 8,21 27

Geometri 10 1 0 1,01 10

TYT Matematik 40 10 4 9,22 23

Fizik 7 2 1 1,58 23

Kimya 7 2 1 2,21 32

Biyoloji 6 2 1 1,41 24

TYT Fen 20 6 3 5,20 26

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 7 10 4,50 25 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 2 7 0,25 3 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 17 21 11,75 29 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 4 3 3,25 30 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 6 5 4,75 43 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 3 3 2,25 38 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 3 3 2,25 38 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 15 16,25 41 5,34 4,08 2,56

Matematik-2 31 3 7 1,25 4 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 3 7 1,25 3 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 92 66 75,07 27 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCDbBEeBe baAbcdDAaAABcbcddcdE BadbADddE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Sosyal-2 A cCEDc a  CDBBcABdaabdcEaCBAEeCccACAEd 

Cevap Anahtarı B ADACEDBECABCDBBDABEECDEAEDCBAEDCBDACAECB

Matematik ecb  a  d    E   CDc   a                

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 7 10 39

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 7 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 4 3 36

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 1 0 100
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 3 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 7 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 -M

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65

Tarih-1 5 2 1 1,75 35

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 5 0 5,00 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61

Matematik-1 30 1 2 0,50 2

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 2 0 2,00 29

Biyoloji 6 2 1 1,75 29

TYT Fen 20 4 1 3,75 19

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 3 3 2,25 23 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 0 5,00 83 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 27 8 25,00 63 13,12 9,51 6,32

Tarih-2 11 5 3 4,25 39 1,16 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 7 1 6,75 61 1,81 0,97 0,63

Felsefe 6 5 1 4,75 79 0,88 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 4 2 3,50 58 0,72 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 3 2 2,50 42 0,78 0,81 0,46

Sosyal-2 40 24 9 21,75 54 5,34 4,08 2,56

Toplam: 280 98 31 90,25 32 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDaDCCDDAAEBBeBdBCdAEcCAAEEe cc    EDBDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EBEAc a  CbBAD aDEC  BAEaBDCDAEccC ABdcE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 4 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 3 30

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 5 3 45

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 2 50

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 0 0 0

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76

Matematik-1 30 14 7 12,25 41

Geometri 10 4 2 3,50 35

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39

Fizik 7 3 0 3,00 43

Kimya 7 3 2 2,50 36

Biyoloji 6 3 1 2,75 46

TYT Fen 20 9 3 8,25 41

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,69 1,96 1,43

Edebiyat 18 15 3 14,25 79 6,25 4,16 2,41

Tarih-1 10 8 2 7,50 75 1,78 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 4 1 3,75 63 2,41 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 32 7 30,25 76 13,12 9,51 6,32

Matematik-2 31 11 4 10,00 32 10,12 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,78 0,99 2,06

Matematik 40 11 4 10,00 25 11,91 8,99 12,22

Toplam: 280 114 38 104,50 37 92,40 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDdCDDAAEBBbBABCCAaEbAAEECDEDaeBdEDB A

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik bdCEDDC B d DA     Ac     CB            

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 15 3 83

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 1 0 100
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 11 4 35

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69

Tarih-1 5 2 3 1,25 25

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25

Felsefe 5 3 1 2,75 55

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35

Matematik-1 30 3 4 2,00 7

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 11 5 9,75 54 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 6 4 5,00 50 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 26 12 23,00 58 9,71 9,51 6,32

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 3 3,25 8 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 72 36 63,00 23 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDbAAEBBeedBCCA a AAEEeDEcdeBeEbdDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik d C cDC     a                           

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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60

80

TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 11 5 61

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 6 4 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SÖYLEMEZ 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31

Tarih-1 5 0 0 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26

Matematik-1 30 8 3 7,25 24

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18

Fizik 7 0 3 -0,75 -11

Kimya 7 4 0 4,00 57

Biyoloji 6 2 3 1,25 21

TYT Fen 20 6 6 4,50 23

Matematik-2 31 10 8 8,00 26 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 1 -0,25 -3 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 10 9 7,75 19 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 3 3 2,25 16 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 2 2 1,50 12 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 4 1,00 8 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 7 9 4,75 12 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 53 44 42,00 15 69,67 77,40 79,86

Matematik CcbEB CccCd ECE         Cdbc A   d      

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri e  bE EDc     Ec D       e  D D cce  b  

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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80

MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 10 8 32

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 3 3 21

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 2 2 15

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 0 0 0
Büyüme Eğrileri 1 0 0 0
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 0 0
Transkripsiyon 1 0 1 0
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 1 3 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 1 0 1,00 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 2 4 1,00 3

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3

Fizik 7 1 2 0,50 7

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 0 1,00 17

TYT Fen 20 2 3 1,25 6

Türkçe 6 4 2 3,50 58 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 6 2 5,50 31 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 5 3 4,25 43 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 5 1 4,75 79 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 8 18,00 45 9,71 9,51 6,32

Matematik-2 31 4 2 3,50 11 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 2 3,50 9 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 55 39 45,25 16 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EeBDCd  b  BB  A  CA  dAAEEe  DdeBCEDdDA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik  BC  D   b      a                       

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 2 67

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 6 2 33

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 3 50

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48

Tarih-1 5 1 3 0,25 5

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20

Felsefe 5 1 2 0,50 10

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23

Matematik-1 30 6 5 4,75 16

Geometri 10 1 0 1,00 10

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14

Fizik 7 2 1 1,75 25

Kimya 7 0 1 -0,25 -4

Biyoloji 6 1 2 0,50 8

TYT Fen 20 3 4 2,00 10

Matematik-2 31 4 3 3,25 10 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 4 3 3,25 8 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 0 4 -1,00 -7 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 4 4 3,00 23 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 2 5 0,75 6 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 6 13 2,75 7 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 48 42 37,50 13 69,67 77,40 79,86

Matematik  c  BBC e c                             

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Fen Bilimleri b  d dd       EE eA   dbcD dccb  a    CB

Cevap Anahtarı B DACEEBEDDECAACEEBDACCEAABDBCDADBDEBECACB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 4 4 31

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 0 0
Pankreas 1 1 0 100
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 0 0 0
Beyin 1 0 1 0
Transkripsiyon 1 0 0 0
Simbiyotik İlişkiler 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 0 3 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64

Tarih-1 5 3 1 2,75 55

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35

Felsefe 5 2 0 2,00 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48

Matematik-1 30 4 7 2,25 8

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 5 1 4,75 79 2,38 1,96 1,43

Edebiyat 18 9 4 8,00 44 3,88 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 2 3,50 35 2,12 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 2 4 1,00 17 1,33 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 20 11 17,25 43 9,71 9,51 6,32

Tarih-2 11 7 2 6,50 59 1,08 1,29 0,75

Coğrafya-2 11 4 1 3,75 34 0,62 0,97 0,63

Felsefe 6 3 1 2,75 46 0,46 0,56 0,40

Felsefe Grubu 6 2 2 1,50 25 0,25 0,45 0,32

Din Kül. ve Ahl. Bil. 6 4 1 3,75 63 0,62 0,81 0,46

Sosyal-2 40 20 7 18,25 46 3,04 4,08 2,56

Matematik-2 31 2 2 1,50 5 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 2 2 1,50 4 8,71 8,99 12,22

Toplam: 280 84 38 74,50 27 69,67 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 dDBDCCDDAAEee cA  CA  CbdEEe  D  BdbDcbA

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Sosyal-2 EeE AaD DCABAc  D    BbE B Cb Ec CCA CeE

Cevap Anahtarı A EBEAABDCDCABADDCDECBEBAEEBDCDAEBDCCABCAE

Matematik Aa   a                                  

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 TAR2 COĞ2 FEL FLG DİN MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 1 83

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 9 4 50

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Sosyal-2

Tarih-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 11 7 2 64

Coğrafya-2 S D Y B%

Türkiye’deki Ticaret Merkezleri ve Ticari Ürünler 1 1 0 100
Türkiye'de Nüfus Politikaları ve Projeksiyonları 1 1 0 100
Türkiye’nin Bölgesel Kalkınma Projeleri 1 0 1 0
Türkiye'de Tarım 1 0 0 0
Türkiye’deki Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi 1 0 0 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Biyoçeşitlilik 1 0 0 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 0 0
Ekonomik Faaliyetlerin Sosyal ve Kültürel Etkileri 1 0 0 0
Çevre Sorunları ve Türleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 3 1 50

Felsefe Grubu S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 2 2 33

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 4 1 67

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 1 2 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

T.C.No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81

Tarih-1 5 5 0 5,00 100

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50

Felsefe 5 3 2 2,50 50

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64

Matematik-1 30 29 0 29,00 97

Geometri 10 9 1 8,75 88

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94

Fizik 7 7 0 7,00 100

Kimya 7 6 1 5,75 82

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 17 3 16,25 81

Matematik-2 31 27 2 26,50 85 7,67 8,01 10,16

Geometri 9 7 2 6,50 72 1,04 0,99 2,06

Matematik 40 34 4 33,00 83 8,71 8,99 12,22

Fizik 14 7 6 5,50 39 1,12 1,43 2,43

Kimya 13 9 2 8,50 65 2,17 2,22 2,91

Biyoloji 13 10 2 9,50 73 1,88 2,22 3,12

Fen Bilimleri 40 26 10 23,50 59 5,17 5,87 8,45

Toplam: 280 163 29 155,75 56 69,67 77,40 79,86

Matematik eBCEDDCD CCEaAECDBEABCECEACBDE DbACBAeCE

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Fen Bilimleri DdAAcCdeA cDcEDECdBA eED AEEaeDBABCDA DE

Cevap Anahtarı A DBAAECECACEDDEDECABABBEDCAEECCDBABCDABDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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MAT2 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 27 2 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

Fen Bilimleri

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 14 7 6 50

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 13 9 2 69

Biyoloji S D Y B%

Translasyon 1 0 1 0
Pankreas 1 0 1 0
Büyüme Eğrileri 1 1 0 100
Kan Dolaşımı 1 1 0 100
Beyin 1 1 0 100
Transkripsiyon 1 1 0 100
Simbiyotik İlişkiler 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 5 0 83



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 481 12F

Öğrenci No ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69

Tarih-1 5 4 1 3,75 75

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75

Felsefe 5 4 1 3,75 75

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75

Matematik-1 30 22 3 21,25 71

Geometri 10 5 0 5,00 50

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66

Fizik 7 3 1 2,75 39

Kimya 7 4 1 3,75 54

Biyoloji 6 4 2 3,50 58

TYT Fen 20 11 4 10,00 50

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,96 1,43

Edebiyat 18 14 4 13,00 72 13,00 4,16 2,41

Tarih-1 10 7 3 6,25 63 6,25 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 30 10 27,50 69 27,50 9,51 6,32

Matematik-2 31 7 0 7,00 23 7,00 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 0,99 2,06

Matematik 40 7 0 7,00 18 7,00 8,99 12,22

Toplam: 280 121 31 113,25 40 113,25 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 DCDCBEBBCEeeACbaDADAABBEDddAAEEBDcDAbddE

Cevap Anahtarı B DCDCBEBBCECCACAEDADAABBEDBCAAEEBDEDADCBE

Matematik   DEBBCD                                

Cevap Anahtarı B CDDEBBCDACECE9EBCCDAEDEBCBEACADAEBCCDACE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 14 4 78

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 7 3 70

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 0 1 0
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 0 1 0
Küresel Ticaret 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 6 0 19

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 2. OTURUM - AYT 04 (EA01-SS.25AYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖZALP 0 12H

İsminiz ile eşleşen TYT bilgileriniz kullanılmıştır.

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59

Tarih-1 5 1 4 0,00 0

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30

Felsefe 5 2 2 1,50 30

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30

Matematik-1 30 15 6 13,50 45

Geometri 10 0 0 0,00 0

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34

Fizik 7 0 0 0,00 0

Kimya 7 0 0 0,00 0

Biyoloji 6 0 0 0,00 0

TYT Fen 20 0 0 0,00 0

Türkçe 6 6 0 6,00 100 6,00 1,96 1,43

Edebiyat 18 9 5 7,75 43 7,75 4,16 2,41

Tarih-1 10 4 5 2,75 28 2,75 1,88 1,43

Coğrafya-1 6 3 3 2,25 38 2,25 1,51 1,05

Edebiyat-Sosyal-1 40 22 13 18,75 47 18,75 9,51 6,32

Matematik-2 31 10 3 9,25 30 9,25 8,01 10,16

Geometri 9 0 0 0,00 0 0,00 0,99 2,06

Matematik 40 10 3 9,25 23 9,25 8,99 12,22

Toplam: 280 82 43 71,25 25 71,25 77,40 79,86

Edebiyat-Sosyal-1 EDBDCCDbAAEBe Be bCA  eAAdEd EcdeBCEbaDd

Cevap Anahtarı A EDBDCCDDAAEBBCBABCCAEECAAEECDEDBABCEDBDA

Matematik dBC  DbD C           aE EAC             

Cevap Anahtarı A ABCEDDCDBCCEDAECDBE9BCECEACBDEADEACBACCE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR EDE TAR1 COĞ1 MAT2 GEO
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
Edebiyat-Sosyal-1

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 6 6 0 100

Edebiyat S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 18 9 5 50

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 5 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Uluslararası Örgütler 1 1 0 100
Türkiye'de Madenler 1 1 0 100
Türkiye'de Tarım 1 0 1 0
Doğal Kaynaklar ve Ekonomi 1 1 0 100
Küresel Ticaret 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Matematik

Matematik-2 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 31 9 3 29

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0
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