
OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,767 5

2 0 SERPİL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 29 0 29,00 9 1 8,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 103 15 99,25 438,507 36

3 0 AKIN -M 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 2 1 1,75 93 10 90,50 411,549 122

4 0 ZÜMRANUR ISSI   32 8 30,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 25 1 24,75 7 0 7,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 88 16 84,00 393,173 207

5 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 84 21 78,75 377,254 281

6 0 YAREN AKŞU -M 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 2 4 1,00 76 26 69,50 350,268 482

7 0 BERİVAN AYDIN -M 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 75 26 68,50 349,030 494

8 0 SILA KADAGAN   27 9 24,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 21 5 19,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 3 1 2,75 74 20 69,00 348,741 496

9 0 BERFİN A -M 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 73 20 68,00 346,433 523

10 0 CEREN -MM 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 5 16,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 75 28 68,00 346,355 526

11 0 ESMA ATASEVER   31 5 29,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 13 6 11,50 6 0 6,00 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 71 15 67,25 343,833 551

12 0 FADİK SAYIM -M 31 8 29,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 16 4 15,00 5 1 4,75 6 0 6,00 3 0 3,00 70 20 65,00 337,751 609

13 0 NİSANUR TOPAL 12 25 13 21,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 20 5 18,75 4 2 3,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 71 25 64,75 337,669 612

14 0 SEHER DURGÜR -M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 4 2 3,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 71 27 64,25 334,490 644

15 0 BATIN ÇALIŞIR   30 7 28,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 3 0 3,00 67 16 63,00 331,465 673

16 0 EMİNE KELEŞ   32 6 30,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 63 16 59,00 317,843 800

17 0 MERVE VERGİ -M 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 4 1 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 66 32 58,00 316,225 812

18 0 SÜMEYYE YILDIZ -M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 15 5 13,75 1 1 0,75 1 0 1,00 62 16 58,00 314,475 843

19 0 CEREN PAÇACI -M 29 11 26,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 11 6 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 1 4,75 62 23 56,25 310,619 895

20 0 BURCU   25 11 22,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 17 3 16,25 1 1 0,75 4 0 4,00 6 0 6,00 1 0 1,00 60 19 55,25 308,705 922

21 0 KÜBRA ÇETİNEL   26 13 22,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 13 8 11,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 61 26 54,50 306,333 958

22 0 ELİF BİLGİ 12 29 9 26,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 8 6 6,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 59 18 54,50 305,964 964

23 0 YUSUF K -M 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 59 21 53,75 305,223 976

24 0 İREM ÖNCÜ   26 10 23,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 1 8,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 0 7,00 4 2 3,50 58 19 53,25 303,347 1007

25 0 ARDA BABATÜRK -M 22 10 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 13 1 12,75 1 2 0,50 3 3 2,25 4 0 4,00 1 3 0,25 59 22 53,50 302,734 1014

26 0 EREN KAYIŞ -M 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 9 10 6,50 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 61 33 52,75 300,892 1044

27 0 TAYLAN SEZGİN -M 25 14 21,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 58 22 52,50 299,992 1059

28 0 BÜŞRA BOSTAN   29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 55 12 52,00 297,805 1078

29 0 BERİL   31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 56 16 52,00 297,706 1080
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR

30 0 ATA PELTEK   28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 8 8,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 59 30 51,50 296,658 1090

31 0 İBRAHİM TUNA   28 8 26,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 3 12,25 55 16 51,00 293,845 1135

32 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 55 18 50,50 292,668 1147

33 0 HAZAL KARAKOÇ 12 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 2 1 1,75 54 22 48,50 286,481 1258

34 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   24 11 21,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 3 11,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 53 20 48,00 285,901 1266

35 0 SUDENAZ GÜDEK   24 13 20,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 14 2 13,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 54 26 47,50 285,150 1283

36 0 BERK AT BALTA   24 15 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 8 4 7,00 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 55 32 47,00 284,329 1295

37 0 NEHİR   24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 1 2 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 57 40 47,00 283,050 1315

38 0 ZELİHA KAYA -M 29 10 26,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 4 9,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 52 20 47,00 282,966 1320

39 0 MÜCAHİT ŞİMŞEK 12 23 14 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 53 28 46,00 281,569 1339

40 0 NİLAY KESKİN -M 28 6 26,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 50 13 46,75 281,372 1343

41 0 AZRA ŞAHİN 12 31 7 29,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 3 9,25 2 0 2,00 51 18 46,50 280,549 1359

42 0 MEHMET ALTUNDAŞ   13 14 9,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 5 9,75 5 0 5,00 7 0 7,00 5 1 4,75 50 25 43,75 276,590 1429

43 0 İREM KANBUR 12 27 11 24,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 49 17 44,75 275,605 1450

44 843 IŞIL ÖZALP 12H 27 13 23,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 15 6 13,50 50 27 43,25 271,135 1518

45 0 RABİA AYTEMİR -M 28 8 26,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 46 14 42,50 269,808 1536

46 0 NERGİZ BİLGİÇ   24 12 21,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 19 42,25 268,725 1560

47 0 MEHDİŞAN ZOR   22 13 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 13 6 11,50 47 24 41,00 264,691 1660

48 0 ERDEM SELVİLİ -M 26 14 22,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 46 21 40,75 264,403 1665

49 0 UMUT DÜRÜ -M 26 13 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 46 21 40,75 263,926 1676

50 0 ARZU BALCI -M 24 14 20,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 9 5 7,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 48 31 40,25 263,697 1679

51 0 SURE KARATAŞ -M 28 10 25,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 45 19 40,25 263,062 1691

52 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 6 6 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 48 34 39,50 261,908 1713

53 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 13 23,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 46 26 39,50 261,014 1740

54 0 NACİYE KARADAĞ -M 28 8 26,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 12 1,00 1 0 1,00 46 25 39,75 260,922 1744

55 0 SEFA DOĞAN 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 45 23 39,25 260,573 1747

56 0 FATMA TURAL   25 10 22,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 6 5 4,75 4 2 3,50 1 1 0,75 43 21 37,75 256,015 1843

57 0 ZEYNEP DURAK -M 24 4 23,00 2 0 2,00 6 3 5,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 40 10 37,50 255,228 1867

58 0 MELEK AKDOĞAN   21 10 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 12 2 11,50 1 0 1,00 42 18 37,50 254,631 1878
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR

59 0 EFE UÇAR -M 22 11 19,25 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 46 35 37,25 254,461 1881

60 824 RÜME SA KIRAL 12 28 9 25,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 7 2,25 42 18 37,50 254,319 1885

61 0 AZRA AĞAÇ 12 30 9 27,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 4 2,00 42 21 36,75 252,062 1939

62 0 AYŞE ÖZDEMİR   24 16 20,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 9 4 8,00 42 23 36,25 250,746 1978

63 0 MEDİNE BORA -M 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 43 27 36,25 250,730 1980

64 0 MEDİ * -M 26 11 23,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 40 16 36,00 250,204 1992

65 0 YUSUF AKIN   14 3 13,25 1 0 1,00 22 2 21,50 37 5 35,75 249,317 2005

66 0 CANSU DÖKMETAŞ   18 15 14,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 4 7,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 41 28 34,00 244,818 2112

67 0 ÇUSE ÇİNPOLAT 12 24 15 20,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 6 2 5,50 39 20 34,00 244,159 2133

68 0 MELİS GÜRER   22 14 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 30 32,50 240,172 2222

69 0 NARİN ARSLAN 12 22 11 19,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 38 26 31,50 237,266 2287

70 0 KAAN ARDA   19 18 14,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 8 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 31 31,25 236,614 2298

71 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 16 14 12,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 8 3 7,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 36 26 29,50 232,095 2409

72 0 ELİF KURT -M 21 17 16,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 38 36 29,00 230,310 2450

73 0 HÜSEYİN YILMAZ   16 11 13,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 34 27 27,25 224,685 2582

74 0 SENA SERİN   16 21 10,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 36 38 26,50 223,602 2604

75 0 EMİNE NUR -M 17 11 14,25 2 1 1,75 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 33 27 26,25 221,961 2633

76 0 UMUT CAN BULUT   21 11 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 5 2,75 32 24 26,00 220,753 2662

77 0 FERİDUN YÜRÜK   21 18 16,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 0 3,00 34 34 25,50 219,991 2684

78 0 MERVE KARACA 12 21 16 17,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 29 23,75 214,465 2791

79 0 HACERELİBOL -M 22 10 19,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 29 21 23,75 214,127 2801

80 0 BUĞRA BEKTAŞ -M 19 14 15,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 29 22 23,50 213,731 2807

81 0 ZEYNEP A -MA 18 21 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 30 38 20,50 205,369 2950

82 0 EGE MAYTALMAN   8 10 5,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 16 17 11,75 179,257 3311

83 0 NAZLI YÜKSEL   17 20 12,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 178,278 3323

84 0 OMER SALİH KÖSE -M 12 14 8,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 12 20 7,00 165,262 3433

85 1041 İLAYDA KULAKSIZ 12H 4 8 2,00 4 8 2,00 150,762 3553
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZÜMRANUR ISSI   32 8 30,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 25 1 24,75 7 0 7,00 4 1 3,75 6 1 5,75 4 2 3,50 88 16 84,00 393,173 207

2 0 SILA KADAGAN   27 9 24,75 3 0 3,00 1 1 0,75 5 0 5,00 3 0 3,00 21 5 19,75 3 1 2,75 3 2 2,50 5 1 4,75 3 1 2,75 74 20 69,00 348,741 496

3 0 ESMA ATASEVER   31 5 29,75 2 1 1,75 1 0 1,00 3 0 3,00 3 1 2,75 13 6 11,50 6 0 6,00 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 71 15 67,25 343,833 551

4 0 BATIN ÇALIŞIR   30 7 28,25 5 0 5,00 1 2 0,50 3 1 2,75 4 1 3,75 11 3 10,25 1 0 1,00 3 2 2,50 6 0 6,00 3 0 3,00 67 16 63,00 331,465 673

5 0 EMİNE KELEŞ   32 6 30,50 3 1 2,75 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 13 6 11,50 1 0 1,00 1 0 1,00 2 0 2,00 63 16 59,00 317,843 800

6 0 BURCU   25 11 22,25 0 2 -0,50 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 17 3 16,25 1 1 0,75 4 0 4,00 6 0 6,00 1 0 1,00 60 19 55,25 308,705 922

7 0 KÜBRA ÇETİNEL   26 13 22,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 13 8 11,00 1 0 1,00 2 3 1,25 4 0 4,00 5 1 4,75 61 26 54,50 306,333 958

8 0 İREM ÖNCÜ   26 10 23,50 2 1 1,75 1 1 0,75 1 0 1,00 3 1 2,75 9 1 8,75 2 2 1,50 3 1 2,75 7 0 7,00 4 2 3,50 58 19 53,25 303,347 1007

9 0 BÜŞRA BOSTAN   29 9 26,75 4 1 3,75 5 0 5,00 3 0 3,00 5 0 5,00 4 0 4,00 2 1 1,75 3 1 2,75 55 12 52,00 297,805 1078

10 0 BERİL   31 7 29,25 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 2 1 1,75 2 0 2,00 1 1 0,75 56 16 52,00 297,706 1080

11 0 ATA PELTEK   28 12 25,00 3 2 2,50 3 2 2,50 4 1 3,75 4 1 3,75 10 8 8,00 3 1 2,75 1 1 0,75 3 2 2,50 59 30 51,50 296,658 1090

12 0 İBRAHİM TUNA   28 8 26,00 4 1 3,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 0 5,00 13 3 12,25 55 16 51,00 293,845 1135

13 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 0 3,00 4 1 3,75 8 4 7,00 1 2 0,50 1 0 1,00 55 18 50,50 292,668 1147

14 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   24 11 21,25 3 1 2,75 1 0 1,00 3 1 2,75 4 1 3,75 12 3 11,25 2 1 1,75 0 1 -0,25 3 1 2,75 1 0 1,00 53 20 48,00 285,901 1266

15 0 SUDENAZ GÜDEK   24 13 20,75 0 1 -0,25 1 1 0,75 3 0 3,00 14 2 13,50 3 1 2,75 2 4 1,00 3 2 2,50 4 2 3,50 54 26 47,50 285,150 1283

16 0 BERK AT BALTA   24 15 20,25 4 1 3,75 1 4 0,00 2 2 1,50 5 0 5,00 8 4 7,00 3 2 2,50 5 2 4,50 3 2 2,50 55 32 47,00 284,329 1295

17 0 NEHİR   24 16 20,00 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 4 1 3,75 14 5 12,75 1 2 0,50 2 4 1,00 3 2 2,50 1 3 0,25 57 40 47,00 283,050 1315

18 0 MEHMET ALTUNDAŞ   13 14 9,50 3 0 3,00 1 2 0,50 2 2 1,50 3 1 2,75 11 5 9,75 5 0 5,00 7 0 7,00 5 1 4,75 50 25 43,75 276,590 1429

19 0 NERGİZ BİLGİÇ   24 12 21,00 4 0 4,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 47 19 42,25 268,725 1560

20 0 MEHDİŞAN ZOR   22 13 18,75 3 1 2,75 2 2 1,50 3 2 2,50 4 0 4,00 13 6 11,50 47 24 41,00 264,691 1660

21 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 2 2 1,50 3 2 2,50 1 2 0,50 3 1 2,75 6 6 4,50 4 1 3,75 3 3 2,25 2 2 1,50 48 34 39,50 261,908 1713

22 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 13 23,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 3 1,25 2 3 1,25 6 5 4,75 4 0 4,00 0 1 -0,25 46 26 39,50 261,014 1740

23 0 FATMA TURAL   25 10 22,50 2 0 2,00 3 2 2,50 2 1 1,75 6 5 4,75 4 2 3,50 1 1 0,75 43 21 37,75 256,015 1843

24 0 MELEK AKDOĞAN   21 10 18,50 2 3 1,25 3 2 2,50 3 1 2,75 12 2 11,50 1 0 1,00 42 18 37,50 254,631 1878

25 0 AYŞE ÖZDEMİR   24 16 20,00 2 2 1,50 5 0 5,00 2 1 1,75 9 4 8,00 42 23 36,25 250,746 1978

26 0 YUSUF AKIN   14 3 13,25 1 0 1,00 22 2 21,50 37 5 35,75 249,317 2005

27 0 CANSU DÖKMETAŞ   18 15 14,25 2 0 2,00 0 2 -0,50 4 0 4,00 3 1 2,75 8 4 7,00 2 0 2,00 1 2 0,50 2 1 1,75 1 3 0,25 41 28 34,00 244,818 2112

28 0 MELİS GÜRER   22 14 18,50 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 3 7 1,25 0 1 -0,25 1 1 0,75 0 1 -0,25 1 0 1,00 40 30 32,50 240,172 2222



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 KAAN ARDA   19 18 14,50 4 1 3,75 3 1 2,75 3 1 2,75 5 0 5,00 2 8 0,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 1 1 0,75 39 31 31,25 236,614 2298

30 0 HÜSEYİN YILMAZ   16 11 13,25 3 2 2,50 2 3 1,25 0 2 -0,50 4 1 3,75 7 3 6,25 2 4 1,00 0 1 -0,25 34 27 27,25 224,685 2582

31 0 SENA SERİN   16 21 10,75 1 4 0,00 4 1 3,75 1 3 0,25 4 0 4,00 3 3 2,25 3 1 2,75 1 3 0,25 3 2 2,50 36 38 26,50 223,602 2604

32 0 UMUT CAN BULUT   21 11 18,25 3 2 2,50 2 3 1,25 2 3 1,25 4 5 2,75 32 24 26,00 220,753 2662

33 0 FERİDUN YÜRÜK   21 18 16,50 1 4 0,00 2 3 1,25 3 2 2,50 2 2 1,50 2 5 0,75 3 0 3,00 34 34 25,50 219,991 2684

34 0 EGE MAYTALMAN   8 10 5,50 2 2 1,50 1 3 0,25 1 0 1,00 3 2 2,50 1 0 1,00 16 17 11,75 179,257 3311

35 0 NAZLI YÜKSEL   17 20 12,00 1 3 0,25 0 4 -1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 1 6 -0,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 178,278 3323
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-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 37 3 36,25 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 28 2 27,50 10 0 10,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 112 8 110,00 470,767 5

2 0 AKIN -M 37 3 36,25 4 1 3,75 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 25 1 24,75 3 0 3,00 5 1 4,75 4 1 3,75 2 1 1,75 93 10 90,50 411,549 122

3 0 YAREN AKŞU -M 30 10 27,50 4 1 3,75 2 2 1,50 3 1 2,75 4 1 3,75 16 3 15,25 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 2 4 1,00 76 26 69,50 350,268 482

4 0 BERİVAN AYDIN -M 25 15 21,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 16 3 15,25 1 1 0,75 5 2 4,50 7 0 7,00 6 0 6,00 75 26 68,50 349,030 494

5 0 BERFİN A -M 31 8 29,00 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 4 1 3,75 10 2 9,50 3 1 2,75 5 1 4,75 5 1 4,75 4 2 3,50 73 20 68,00 346,433 523

6 0 FADİK SAYIM -M 31 8 29,00 2 2 1,50 2 1 1,75 2 3 1,25 3 1 2,75 16 4 15,00 5 1 4,75 6 0 6,00 3 0 3,00 70 20 65,00 337,751 609

7 0 SEHER DURGÜR -M 28 12 25,00 5 0 5,00 3 1 2,75 3 2 2,50 5 0 5,00 14 7 12,25 4 2 3,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 1 2,75 71 27 64,25 334,490 644

8 0 MERVE VERGİ -M 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 1 3 0,25 4 1 3,75 16 8 14,00 4 1 3,75 4 2 3,50 2 2 1,50 66 32 58,00 316,225 812

9 0 SÜMEYYE YILDIZ -M 32 8 30,00 5 0 5,00 3 2 2,50 1 0 1,00 4 0 4,00 15 5 13,75 1 1 0,75 1 0 1,00 62 16 58,00 314,475 843

10 0 CEREN PAÇACI -M 29 11 26,25 3 2 2,50 2 0 2,00 4 0 4,00 2 1 1,75 11 6 9,50 4 1 3,75 2 1 1,75 5 1 4,75 62 23 56,25 310,619 895

11 0 YUSUF K -M 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 0 5,00 5 2 4,50 7 0 7,00 4 2 3,50 59 21 53,75 305,223 976

12 0 ARDA BABATÜRK -M 22 10 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 0 3,00 4 1 3,75 13 1 12,75 1 2 0,50 3 3 2,25 4 0 4,00 1 3 0,25 59 22 53,50 302,734 1014

13 0 EREN KAYIŞ -M 29 11 26,25 4 1 3,75 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 9 10 6,50 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 61 33 52,75 300,892 1044

14 0 TAYLAN SEZGİN -M 25 14 21,50 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 6 3 5,25 0 1 -0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 1 2 0,50 58 22 52,50 299,992 1059

15 0 ZELİHA KAYA -M 29 10 26,50 1 1 0,75 1 1 0,75 3 0 3,00 3 0 3,00 10 4 9,00 1 2 0,50 3 2 2,50 1 0 1,00 52 20 47,00 282,966 1320

16 0 NİLAY KESKİN -M 28 6 26,50 2 2 1,50 3 0 3,00 2 2 1,50 4 0 4,00 10 3 9,25 1 0 1,00 50 13 46,75 281,372 1343

17 0 RABİA AYTEMİR -M 28 8 26,00 2 1 1,75 2 2 1,50 5 0 5,00 4 0 4,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 1 1,75 46 14 42,50 269,808 1536

18 0 ERDEM SELVİLİ -M 26 14 22,50 5 0 5,00 5 0 5,00 3 2 2,50 4 1 3,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 2 1 1,75 46 21 40,75 264,403 1665

19 0 UMUT DÜRÜ -M 26 13 22,75 3 2 2,50 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 5 3 4,25 46 21 40,75 263,926 1676

20 0 ARZU BALCI -M 24 14 20,50 2 2 1,50 2 1 1,75 2 2 1,50 2 2 1,50 9 5 7,75 1 2 0,50 3 2 2,50 3 1 2,75 48 31 40,25 263,697 1679

21 0 SURE KARATAŞ -M 28 10 25,50 2 2 1,50 2 3 1,25 5 0 5,00 4 0 4,00 1 0 1,00 2 1 1,75 1 3 0,25 45 19 40,25 263,062 1691

22 0 NACİYE KARADAĞ -M 28 8 26,00 4 1 3,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 0 3,00 4 12 1,00 1 0 1,00 46 25 39,75 260,922 1744

23 0 ZEYNEP DURAK -M 24 4 23,00 2 0 2,00 6 3 5,25 3 0 3,00 2 2 1,50 3 1 2,75 40 10 37,50 255,228 1867

24 0 EFE UÇAR -M 22 11 19,25 4 0 4,00 1 4 0,00 1 0 1,00 3 0 3,00 9 9 6,75 0 1 -0,25 2 4 1,00 3 2 2,50 1 4 0,00 46 35 37,25 254,461 1881

25 0 MEDİNE BORA -M 27 13 23,75 2 3 1,25 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 2 8 0,00 43 27 36,25 250,730 1980

26 0 MEDİ * -M 26 11 23,25 3 1 2,75 3 1 2,75 2 0 2,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 0 1,00 40 16 36,00 250,204 1992

27 0 ELİF KURT -M 21 17 16,75 1 4 0,00 2 3 1,25 2 2 1,50 5 0 5,00 2 3 1,25 2 2 1,50 2 2 1,50 1 3 0,25 38 36 29,00 230,310 2450

28 0 EMİNE NUR -M 17 11 14,25 2 1 1,75 10 7 8,25 0 4 -1,00 2 1 1,75 2 3 1,25 33 27 26,25 221,961 2633



-M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: -M

KATILIMLAR

29 0 HACERELİBOL -M 22 10 19,50 0 3 -0,75 3 2 2,50 1 2 0,50 1 1 0,75 2 3 1,25 29 21 23,75 214,127 2801

30 0 BUĞRA BEKTAŞ -M 19 14 15,50 4 1 3,75 1 4 0,00 1 1 0,75 3 2 2,50 1 0 1,00 29 22 23,50 213,731 2807

31 0 OMER SALİH KÖSE -M 12 14 8,50 0 5 -1,25 0 1 -0,25 12 20 7,00 165,262 3433
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-MA SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP A -MA 18 21 12,75 2 3 1,25 2 3 1,25 1 4 0,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 0 2,00 1 1 0,75 30 38 20,50 205,369 2950

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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-MM SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: -MM

KATILIMLAR

1 0 CEREN -MM 29 11 26,25 3 2 2,50 3 2 2,50 3 2 2,50 5 0 5,00 18 5 16,75 6 1 5,75 5 2 4,50 3 3 2,25 75 28 68,00 346,355 526
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 34 6 32,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 1 2,75 29 0 29,00 9 1 8,75 7 0 7,00 6 1 5,75 4 2 3,50 103 15 99,25 438,507 36

2 0 NİSANUR TOPAL 12 25 13 21,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 0 2,00 20 5 18,75 4 2 3,50 6 1 5,75 7 0 7,00 4 2 3,50 71 25 64,75 337,669 612

3 0 ELİF BİLGİ 12 29 9 26,75 4 1 3,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 0 4,00 8 6 6,50 2 1 1,75 5 0 5,00 2 1 1,75 59 18 54,50 305,964 964

4 0 HAZAL KARAKOÇ 12 29 10 26,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 12 3 11,25 2 1 1,75 54 22 48,50 286,481 1258

5 0 MÜCAHİT ŞİMŞEK 12 23 14 19,50 5 0 5,00 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 4 6 2,50 4 2 3,50 3 1 2,75 4 1 3,75 53 28 46,00 281,569 1339

6 0 AZRA ŞAHİN 12 31 7 29,25 1 3 0,25 1 4 0,00 3 0 3,00 3 1 2,75 10 3 9,25 2 0 2,00 51 18 46,50 280,549 1359

7 0 İREM KANBUR 12 27 11 24,25 4 1 3,75 3 2 2,50 3 1 2,75 5 0 5,00 7 2 6,50 49 17 44,75 275,605 1450

8 824 RÜME SA KIRAL 12 28 9 25,75 3 1 2,75 2 1 1,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 7 2,25 42 18 37,50 254,319 1885

9 0 AZRA AĞAÇ 12 30 9 27,75 2 3 1,25 2 3 1,25 3 1 2,75 2 1 1,75 3 4 2,00 42 21 36,75 252,062 1939

10 0 ÇUSE ÇİNPOLAT 12 24 15 20,25 1 1 0,75 2 1 1,75 3 0 3,00 3 1 2,75 6 2 5,50 39 20 34,00 244,159 2133

11 0 NARİN ARSLAN 12 22 11 19,25 1 3 0,25 1 0 1,00 1 2 0,50 3 1 2,75 6 5 4,75 1 0 1,00 2 1 1,75 0 1 -0,25 1 2 0,50 38 26 31,50 237,266 2287

12 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 16 14 12,50 2 1 1,75 1 2 0,50 3 0 3,00 8 3 7,25 0 3 -0,75 4 0 4,00 2 3 1,25 36 26 29,50 232,095 2409

13 0 MERVE KARACA 12 21 16 17,00 1 3 0,25 3 2 2,50 1 0 1,00 1 1 0,75 2 4 1,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 1 0 1,00 31 29 23,75 214,465 2791
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12A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 SEFA DOĞAN 12A 27 12 24,00 3 2 2,50 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 2 2 1,50 1 2 0,50 3 1 2,75 2 1 1,75 45 23 39,25 260,573 1747
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12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 22 3 21,25 5 0 5,00 3 1 2,75 4 1 3,75 4 2 3,50 84 21 78,75 377,254 281

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 843 IŞIL ÖZALP 12H 27 13 23,75 1 4 0,00 2 2 1,50 2 2 1,50 3 0 3,00 15 6 13,50 50 27 43,25 271,135 1518

2 1041 İLAYDA KULAKSIZ 12H 4 8 2,00 4 8 2,00 150,762 3553
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 37 3 36,25 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 112 8 110,00 470,767 1 1 1 1 5

2 0 SERPİL 12 34 6 32,50 14 5 12,75 38 1 37,75 17 3 16,25 103 15 99,25 438,507 1 2 2 2 36

3 0 AKIN -M 37 3 36,25 17 3 16,25 28 1 27,75 11 3 10,25 93 10 90,50 411,549 2 3 3 5 122

4 0 ZÜMRANUR ISSI   32 8 30,00 10 3 9,25 32 1 31,75 14 4 13,00 88 16 84,00 393,173 1 4 4 6 207

5 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 16 4 15,00 27 3 26,25 11 4 10,00 84 21 78,75 377,254 1 5 5 7 281

6 0 YAREN AKŞU -M 30 10 27,50 13 5 11,75 21 5 19,75 12 6 10,50 76 26 69,50 350,268 3 6 6 9 482

7 0 BERİVAN AYDIN -M 25 15 21,25 15 5 13,75 17 4 16,00 18 2 17,50 75 26 68,50 349,030 4 7 7 10 494

8 0 SILA KADAGAN   27 9 24,75 12 1 11,75 24 6 22,50 11 4 10,00 74 20 69,00 348,741 2 8 8 11 496

9 0 BERFİN A -M 31 8 29,00 15 5 13,75 13 3 12,25 14 4 13,00 73 20 68,00 346,433 5 9 9 14 523

10 0 CEREN -MM 29 11 26,25 14 6 12,50 18 5 16,75 14 6 12,50 75 28 68,00 346,355 1 10 10 15 526

11 0 ESMA ATASEVER   31 5 29,75 9 2 8,50 19 6 17,50 12 2 11,50 71 15 67,25 343,833 3 11 11 16 551

12 0 FADİK SAYIM -M 31 8 29,00 9 7 7,25 16 4 15,00 14 1 13,75 70 20 65,00 337,751 6 12 12 17 609

13 0 NİSANUR TOPAL 12 25 13 21,75 5 2 4,50 24 7 22,25 17 3 16,25 71 25 64,75 337,669 2 13 13 18 612

14 0 SEHER DURGÜR -M 28 12 25,00 16 3 15,25 18 9 15,75 9 3 8,25 71 27 64,25 334,490 7 14 14 19 644

15 0 BATIN ÇALIŞIR   30 7 28,25 13 4 12,00 12 3 11,25 12 2 11,50 67 16 63,00 331,465 4 15 15 20 673

16 0 EMİNE KELEŞ   32 6 30,50 14 4 13,00 14 6 12,50 3 0 3,00 63 16 59,00 317,843 5 16 16 22 800

17 0 MERVE VERGİ -M 29 11 26,25 11 8 9,00 16 8 14,00 10 5 8,75 66 32 58,00 316,225 8 17 17 23 812

18 0 SÜMEYYE YILDIZ -M 32 8 30,00 13 2 12,50 16 6 14,50 1 0 1,00 62 16 58,00 314,475 9 18 18 24 843

19 0 CEREN PAÇACI -M 29 11 26,25 11 3 10,25 15 7 13,25 7 2 6,50 62 23 56,25 310,619 10 19 19 25 895

20 0 BURCU   25 11 22,25 6 4 5,00 18 4 17,00 11 0 11,00 60 19 55,25 308,705 6 20 20 26 922

21 0 KÜBRA ÇETİNEL   26 13 22,75 10 1 9,75 14 8 12,00 11 4 10,00 61 26 54,50 306,333 7 21 21 27 958

22 0 ELİF BİLGİ 12 29 9 26,75 13 1 12,75 8 6 6,50 9 2 8,50 59 18 54,50 305,964 3 22 22 28 964

23 0 YUSUF K -M 29 11 26,25 14 6 12,50 16 4 15,00 59 21 53,75 305,223 11 23 23 29 976

24 0 İREM ÖNCÜ   26 10 23,50 7 3 6,25 11 3 10,25 14 3 13,25 58 19 53,25 303,347 8 24 24 30 1007

25 0 ARDA BABATÜRK -M 22 10 19,50 15 3 14,25 14 3 13,25 8 6 6,50 59 22 53,50 302,734 12 25 25 31 1014

26 0 EREN KAYIŞ -M 29 11 26,25 13 7 11,25 9 10 6,50 10 5 8,75 61 33 52,75 300,892 13 26 26 32 1044

27 0 TAYLAN SEZGİN -M 25 14 21,50 19 1 18,75 6 4 5,00 8 3 7,25 58 22 52,50 299,992 14 27 27 33 1059

28 0 BÜŞRA BOSTAN   29 9 26,75 17 1 16,75 4 0 4,00 5 2 4,50 55 12 52,00 297,805 9 28 28 34 1078

29 0 BERİL   31 7 29,25 13 5 11,75 7 2 6,50 5 2 4,50 56 16 52,00 297,706 10 29 29 35 1080

30 0 ATA PELTEK   28 12 25,00 14 6 12,50 10 8 8,00 7 4 6,00 59 30 51,50 296,658 11 30 30 36 1090

31 0 İBRAHİM TUNA   28 8 26,00 14 5 12,75 13 3 12,25 55 16 51,00 293,845 12 31 31 38 1135

32 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 14 4 13,00 8 4 7,00 2 2 1,50 55 18 50,50 292,668 13 32 32 39 1147

33 0 HAZAL KARAKOÇ 12 29 10 26,50 11 8 9,00 14 4 13,00 54 22 48,50 286,481 4 33 33 40 1258

34 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   24 11 21,25 11 3 10,25 14 4 13,00 4 2 3,50 53 20 48,00 285,901 14 34 34 41 1266

35 0 SUDENAZ GÜDEK   24 13 20,75 4 2 3,50 17 3 16,25 9 8 7,00 54 26 47,50 285,150 15 35 35 42 1283

36 0 BERK AT BALTA   24 15 20,25 12 7 10,25 8 4 7,00 11 6 9,50 55 32 47,00 284,329 16 36 36 43 1295

37 0 NEHİR   24 16 20,00 12 8 10,00 15 7 13,25 6 9 3,75 57 40 47,00 283,050 17 37 37 44 1315

38 0 ZELİHA KAYA -M 29 10 26,50 8 2 7,50 10 4 9,00 5 4 4,00 52 20 47,00 282,966 15 38 38 45 1320

39 0 MÜCAHİT ŞİMŞEK 12 23 14 19,50 15 4 14,00 4 6 2,50 11 4 10,00 53 28 46,00 281,569 5 39 39 46 1339

40 0 NİLAY KESKİN -M 28 6 26,50 11 4 10,00 11 3 10,25 50 13 46,75 281,372 16 40 40 47 1343

41 0 AZRA ŞAHİN 12 31 7 29,25 8 8 6,00 12 3 11,25 51 18 46,50 280,549 6 41 41 48 1359

42 0 MEHMET ALTUNDAŞ   13 14 9,50 9 5 7,75 11 5 9,75 17 1 16,75 50 25 43,75 276,590 18 42 42 49 1429

43 0 İREM KANBUR 12 27 11 24,25 15 4 14,00 7 2 6,50 49 17 44,75 275,605 7 43 43 50 1450

44 843 IŞIL ÖZALP 12H 27 13 23,75 8 8 6,00 15 6 13,50 50 27 43,25 271,135 1 44 44 53 1518

45 0 RABİA AYTEMİR -M 28 8 26,00 13 3 12,25 1 2 0,50 4 1 3,75 46 14 42,50 269,808 17 45 45 54 1536

46 0 NERGİZ BİLGİÇ   24 12 21,00 14 4 13,00 7 2 6,50 2 1 1,75 47 19 42,25 268,725 19 46 46 55 1560

47 0 MEHDİŞAN ZOR   22 13 18,75 12 5 10,75 13 6 11,50 47 24 41,00 264,691 20 47 49 59 1660

48 0 ERDEM SELVİLİ -M 26 14 22,50 17 3 16,25 3 4 2,00 46 21 40,75 264,403 18 48 50 60 1665
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

KATILIMLAR

49 0 UMUT DÜRÜ -M 26 13 22,75 15 5 13,75 5 3 4,25 46 21 40,75 263,926 19 49 51 62 1676

50 0 ARZU BALCI -M 24 14 20,50 8 7 6,25 9 5 7,75 7 5 5,75 48 31 40,25 263,697 20 50 52 63 1679

51 0 SURE KARATAŞ -M 28 10 25,50 13 5 11,75 4 4 3,00 45 19 40,25 263,062 21 51 53 64 1691

52 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 9 7 7,25 6 6 4,50 9 6 7,50 48 34 39,50 261,908 21 52 54 65 1713

53 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 13 23,75 9 7 7,25 6 5 4,75 4 1 3,75 46 26 39,50 261,014 22 53 55 67 1740

54 0 NACİYE KARADAĞ -M 28 8 26,00 13 5 11,75 5 12 2,00 46 25 39,75 260,922 22 54 56 68 1744

55 0 SEFA DOĞAN 12A 27 12 24,00 10 5 8,75 2 2 1,50 6 4 5,00 45 23 39,25 260,573 1 55 57 69 1747

56 0 FATMA TURAL   25 10 22,50 7 3 6,25 6 5 4,75 5 3 4,25 43 21 37,75 256,015 23 56 59 71 1843

57 0 ZEYNEP DURAK -M 24 4 23,00 2 0 2,00 9 3 8,25 5 3 4,25 40 10 37,50 255,228 23 57 60 72 1867

58 0 MELEK AKDOĞAN   21 10 18,50 8 6 6,50 12 2 11,50 1 0 1,00 42 18 37,50 254,631 24 58 61 73 1878

59 0 EFE UÇAR -M 22 11 19,25 9 4 8,00 9 10 6,50 6 10 3,50 46 35 37,25 254,461 24 59 62 74 1881

60 824 RÜME SA KIRAL 12 28 9 25,75 10 2 9,50 4 7 2,25 42 18 37,50 254,319 8 60 63 75 1885

61 0 AZRA AĞAÇ 12 30 9 27,75 9 8 7,00 3 4 2,00 42 21 36,75 252,062 9 61 64 76 1939

62 0 AYŞE ÖZDEMİR   24 16 20,00 9 3 8,25 9 4 8,00 42 23 36,25 250,746 25 62 66 78 1978

63 0 MEDİNE BORA -M 27 13 23,75 14 6 12,50 2 8 0,00 43 27 36,25 250,730 25 63 67 79 1980

64 0 MEDİ * -M 26 11 23,25 11 3 10,25 2 2 1,50 1 0 1,00 40 16 36,00 250,204 26 64 68 81 1992

65 0 YUSUF AKIN   14 3 13,25 1 0 1,00 22 2 21,50 37 5 35,75 249,317 26 65 69 82 2005

66 0 CANSU DÖKMETAŞ   18 15 14,25 9 3 8,25 10 4 9,00 4 6 2,50 41 28 34,00 244,818 27 66 70 84 2112

67 0 ÇUSE ÇİNPOLAT 12 24 15 20,25 9 3 8,25 6 2 5,50 39 20 34,00 244,159 10 67 71 86 2133

68 0 MELİS GÜRER   22 14 18,50 13 6 11,50 3 8 1,00 2 2 1,50 40 30 32,50 240,172 28 68 75 90 2222

69 0 NARİN ARSLAN 12 22 11 19,25 6 6 4,50 7 5 5,75 3 4 2,00 38 26 31,50 237,266 11 69 79 94 2287

70 0 KAAN ARDA   19 18 14,50 15 3 14,25 3 8 1,00 2 2 1,50 39 31 31,25 236,614 29 70 80 95 2298

71 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 16 14 12,50 6 3 5,25 8 3 7,25 6 6 4,50 36 26 29,50 232,095 12 71 82 98 2409

72 0 ELİF KURT -M 21 17 16,75 10 9 7,75 2 3 1,25 5 7 3,25 38 36 29,00 230,310 27 72 86 105 2450

73 0 HÜSEYİN YILMAZ   16 11 13,25 9 8 7,00 7 3 6,25 2 5 0,75 34 27 27,25 224,685 30 73 91 112 2582

74 0 SENA SERİN   16 21 10,75 10 8 8,00 3 3 2,25 7 6 5,50 36 38 26,50 223,602 31 74 92 113 2604

75 0 EMİNE NUR -M 17 11 14,25 2 1 1,75 10 7 8,25 4 8 2,00 33 27 26,25 221,961 28 75 94 115 2633

76 0 UMUT CAN BULUT   21 11 18,25 7 8 5,00 4 5 2,75 32 24 26,00 220,753 32 76 97 118 2662

77 0 FERİDUN YÜRÜK   21 18 16,50 8 11 5,25 2 5 0,75 3 0 3,00 34 34 25,50 219,991 33 77 98 119 2684

78 0 MERVE KARACA 12 21 16 17,00 6 6 4,50 2 4 1,00 2 3 1,25 31 29 23,75 214,465 13 78 106 129 2791

79 0 HACERELİBOL -M 22 10 19,50 5 8 3,00 2 3 1,25 29 21 23,75 214,127 29 79 109 132 2801

80 0 BUĞRA BEKTAŞ -M 19 14 15,50 9 8 7,00 1 0 1,00 29 22 23,50 213,731 30 80 110 133 2807

81 0 ZEYNEP A -MA 18 21 12,75 8 12 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 30 38 20,50 205,369 1 81 130 156 2950

82 0 EGE MAYTALMAN   8 10 5,50 4 5 2,75 4 2 3,50 16 17 11,75 179,257 34 82 212 242 3311

83 0 NAZLI YÜKSEL   17 20 12,00 3 10 0,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 178,278 35 83 215 245 3323

84 0 OMER SALİH KÖSE -M 12 14 8,50 0 6 -1,50 12 20 7,00 165,262 31 84 247 279 3433

85 1041 İLAYDA KULAKSIZ 12H 4 8 2,00 4 8 2,00 150,762 2 85 275 308 3553
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

KATILIMLAR
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF:   

KATILIMLAR

1 0 ZÜMRANUR ISSI   32 8 30,00 10 3 9,25 32 1 31,75 14 4 13,00 88 16 84,00 393,173 1 4 4 6 207

2 0 SILA KADAGAN   27 9 24,75 12 1 11,75 24 6 22,50 11 4 10,00 74 20 69,00 348,741 2 8 8 11 496

3 0 ESMA ATASEVER   31 5 29,75 9 2 8,50 19 6 17,50 12 2 11,50 71 15 67,25 343,833 3 11 11 16 551

4 0 BATIN ÇALIŞIR   30 7 28,25 13 4 12,00 12 3 11,25 12 2 11,50 67 16 63,00 331,465 4 15 15 20 673

5 0 EMİNE KELEŞ   32 6 30,50 14 4 13,00 14 6 12,50 3 0 3,00 63 16 59,00 317,843 5 16 16 22 800

6 0 BURCU   25 11 22,25 6 4 5,00 18 4 17,00 11 0 11,00 60 19 55,25 308,705 6 20 20 26 922

7 0 KÜBRA ÇETİNEL   26 13 22,75 10 1 9,75 14 8 12,00 11 4 10,00 61 26 54,50 306,333 7 21 21 27 958

8 0 İREM ÖNCÜ   26 10 23,50 7 3 6,25 11 3 10,25 14 3 13,25 58 19 53,25 303,347 8 24 24 30 1007

9 0 BÜŞRA BOSTAN   29 9 26,75 17 1 16,75 4 0 4,00 5 2 4,50 55 12 52,00 297,805 9 28 28 34 1078

10 0 BERİL   31 7 29,25 13 5 11,75 7 2 6,50 5 2 4,50 56 16 52,00 297,706 10 29 29 35 1080

11 0 ATA PELTEK   28 12 25,00 14 6 12,50 10 8 8,00 7 4 6,00 59 30 51,50 296,658 11 30 30 36 1090

12 0 İBRAHİM TUNA   28 8 26,00 14 5 12,75 13 3 12,25 55 16 51,00 293,845 12 31 31 38 1135

13 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 14 4 13,00 8 4 7,00 2 2 1,50 55 18 50,50 292,668 13 32 32 39 1147

14 0 RUMEYSA ÖZTÜRK   24 11 21,25 11 3 10,25 14 4 13,00 4 2 3,50 53 20 48,00 285,901 14 34 34 41 1266

15 0 SUDENAZ GÜDEK   24 13 20,75 4 2 3,50 17 3 16,25 9 8 7,00 54 26 47,50 285,150 15 35 35 42 1283

16 0 BERK AT BALTA   24 15 20,25 12 7 10,25 8 4 7,00 11 6 9,50 55 32 47,00 284,329 16 36 36 43 1295

17 0 NEHİR   24 16 20,00 12 8 10,00 15 7 13,25 6 9 3,75 57 40 47,00 283,050 17 37 37 44 1315

18 0 MEHMET ALTUNDAŞ   13 14 9,50 9 5 7,75 11 5 9,75 17 1 16,75 50 25 43,75 276,590 18 42 42 49 1429

19 0 NERGİZ BİLGİÇ   24 12 21,00 14 4 13,00 7 2 6,50 2 1 1,75 47 19 42,25 268,725 19 46 46 55 1560

20 0 MEHDİŞAN ZOR   22 13 18,75 12 5 10,75 13 6 11,50 47 24 41,00 264,691 20 47 49 59 1660

21 0 YAĞMUR ÇELİK   24 15 20,25 9 7 7,25 6 6 4,50 9 6 7,50 48 34 39,50 261,908 21 52 54 65 1713

22 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 13 23,75 9 7 7,25 6 5 4,75 4 1 3,75 46 26 39,50 261,014 22 53 55 67 1740

23 0 FATMA TURAL   25 10 22,50 7 3 6,25 6 5 4,75 5 3 4,25 43 21 37,75 256,015 23 56 59 71 1843

24 0 MELEK AKDOĞAN   21 10 18,50 8 6 6,50 12 2 11,50 1 0 1,00 42 18 37,50 254,631 24 58 61 73 1878

25 0 AYŞE ÖZDEMİR   24 16 20,00 9 3 8,25 9 4 8,00 42 23 36,25 250,746 25 62 66 78 1978

26 0 YUSUF AKIN   14 3 13,25 1 0 1,00 22 2 21,50 37 5 35,75 249,317 26 65 69 82 2005

27 0 CANSU DÖKMETAŞ   18 15 14,25 9 3 8,25 10 4 9,00 4 6 2,50 41 28 34,00 244,818 27 66 70 84 2112

28 0 MELİS GÜRER   22 14 18,50 13 6 11,50 3 8 1,00 2 2 1,50 40 30 32,50 240,172 28 68 75 90 2222

29 0 KAAN ARDA   19 18 14,50 15 3 14,25 3 8 1,00 2 2 1,50 39 31 31,25 236,614 29 70 80 95 2298

30 0 HÜSEYİN YILMAZ   16 11 13,25 9 8 7,00 7 3 6,25 2 5 0,75 34 27 27,25 224,685 30 73 91 112 2582

31 0 SENA SERİN   16 21 10,75 10 8 8,00 3 3 2,25 7 6 5,50 36 38 26,50 223,602 31 74 92 113 2604

32 0 UMUT CAN BULUT   21 11 18,25 7 8 5,00 4 5 2,75 32 24 26,00 220,753 32 76 97 118 2662

33 0 FERİDUN YÜRÜK   21 18 16,50 8 11 5,25 2 5 0,75 3 0 3,00 34 34 25,50 219,991 33 77 98 119 2684

34 0 EGE MAYTALMAN   8 10 5,50 4 5 2,75 4 2 3,50 16 17 11,75 179,257 34 82 212 242 3311

35 0 NAZLI YÜKSEL   17 20 12,00 3 10 0,50 1 6 -0,50 0 2 -0,50 21 38 11,50 178,278 35 83 215 245 3323
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-M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: -M

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR -M 37 3 36,25 17 3 16,25 38 2 37,50 20 0 20,00 112 8 110,00 470,767 1 1 1 1 5

2 0 AKIN -M 37 3 36,25 17 3 16,25 28 1 27,75 11 3 10,25 93 10 90,50 411,549 2 3 3 5 122

3 0 YAREN AKŞU -M 30 10 27,50 13 5 11,75 21 5 19,75 12 6 10,50 76 26 69,50 350,268 3 6 6 9 482

4 0 BERİVAN AYDIN -M 25 15 21,25 15 5 13,75 17 4 16,00 18 2 17,50 75 26 68,50 349,030 4 7 7 10 494

5 0 BERFİN A -M 31 8 29,00 15 5 13,75 13 3 12,25 14 4 13,00 73 20 68,00 346,433 5 9 9 14 523

6 0 FADİK SAYIM -M 31 8 29,00 9 7 7,25 16 4 15,00 14 1 13,75 70 20 65,00 337,751 6 12 12 17 609

7 0 SEHER DURGÜR -M 28 12 25,00 16 3 15,25 18 9 15,75 9 3 8,25 71 27 64,25 334,490 7 14 14 19 644

8 0 MERVE VERGİ -M 29 11 26,25 11 8 9,00 16 8 14,00 10 5 8,75 66 32 58,00 316,225 8 17 17 23 812

9 0 SÜMEYYE YILDIZ -M 32 8 30,00 13 2 12,50 16 6 14,50 1 0 1,00 62 16 58,00 314,475 9 18 18 24 843

10 0 CEREN PAÇACI -M 29 11 26,25 11 3 10,25 15 7 13,25 7 2 6,50 62 23 56,25 310,619 10 19 19 25 895

11 0 YUSUF K -M 29 11 26,25 14 6 12,50 16 4 15,00 59 21 53,75 305,223 11 23 23 29 976

12 0 ARDA BABATÜRK -M 22 10 19,50 15 3 14,25 14 3 13,25 8 6 6,50 59 22 53,50 302,734 12 25 25 31 1014

13 0 EREN KAYIŞ -M 29 11 26,25 13 7 11,25 9 10 6,50 10 5 8,75 61 33 52,75 300,892 13 26 26 32 1044

14 0 TAYLAN SEZGİN -M 25 14 21,50 19 1 18,75 6 4 5,00 8 3 7,25 58 22 52,50 299,992 14 27 27 33 1059

15 0 ZELİHA KAYA -M 29 10 26,50 8 2 7,50 10 4 9,00 5 4 4,00 52 20 47,00 282,966 15 38 38 45 1320

16 0 NİLAY KESKİN -M 28 6 26,50 11 4 10,00 11 3 10,25 50 13 46,75 281,372 16 40 40 47 1343

17 0 RABİA AYTEMİR -M 28 8 26,00 13 3 12,25 1 2 0,50 4 1 3,75 46 14 42,50 269,808 17 45 45 54 1536

18 0 ERDEM SELVİLİ -M 26 14 22,50 17 3 16,25 3 4 2,00 46 21 40,75 264,403 18 48 50 60 1665

19 0 UMUT DÜRÜ -M 26 13 22,75 15 5 13,75 5 3 4,25 46 21 40,75 263,926 19 49 51 62 1676

20 0 ARZU BALCI -M 24 14 20,50 8 7 6,25 9 5 7,75 7 5 5,75 48 31 40,25 263,697 20 50 52 63 1679

21 0 SURE KARATAŞ -M 28 10 25,50 13 5 11,75 4 4 3,00 45 19 40,25 263,062 21 51 53 64 1691

22 0 NACİYE KARADAĞ -M 28 8 26,00 13 5 11,75 5 12 2,00 46 25 39,75 260,922 22 54 56 68 1744

23 0 ZEYNEP DURAK -M 24 4 23,00 2 0 2,00 9 3 8,25 5 3 4,25 40 10 37,50 255,228 23 57 60 72 1867

24 0 EFE UÇAR -M 22 11 19,25 9 4 8,00 9 10 6,50 6 10 3,50 46 35 37,25 254,461 24 59 62 74 1881

25 0 MEDİNE BORA -M 27 13 23,75 14 6 12,50 2 8 0,00 43 27 36,25 250,730 25 63 67 79 1980

26 0 MEDİ * -M 26 11 23,25 11 3 10,25 2 2 1,50 1 0 1,00 40 16 36,00 250,204 26 64 68 81 1992

27 0 ELİF KURT -M 21 17 16,75 10 9 7,75 2 3 1,25 5 7 3,25 38 36 29,00 230,310 27 72 86 105 2450

28 0 EMİNE NUR -M 17 11 14,25 2 1 1,75 10 7 8,25 4 8 2,00 33 27 26,25 221,961 28 75 94 115 2633

29 0 HACERELİBOL -M 22 10 19,50 5 8 3,00 2 3 1,25 29 21 23,75 214,127 29 79 109 132 2801

30 0 BUĞRA BEKTAŞ -M 19 14 15,50 9 8 7,00 1 0 1,00 29 22 23,50 213,731 30 80 110 133 2807

31 0 OMER SALİH KÖSE -M 12 14 8,50 0 6 -1,50 12 20 7,00 165,262 31 84 247 279 3433
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-MA SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: -MA

KATILIMLAR

1 0 ZEYNEP A -MA 18 21 12,75 8 12 5,00 1 4 0,00 3 1 2,75 30 38 20,50 205,369 1 81 130 156 2950
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-MM SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: -MM

KATILIMLAR

1 0 CEREN -MM 29 11 26,25 14 6 12,50 18 5 16,75 14 6 12,50 75 28 68,00 346,355 1 10 10 15 526
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 SERPİL 12 34 6 32,50 14 5 12,75 38 1 37,75 17 3 16,25 103 15 99,25 438,507 1 2 2 2 36

2 0 NİSANUR TOPAL 12 25 13 21,75 5 2 4,50 24 7 22,25 17 3 16,25 71 25 64,75 337,669 2 13 13 18 612

3 0 ELİF BİLGİ 12 29 9 26,75 13 1 12,75 8 6 6,50 9 2 8,50 59 18 54,50 305,964 3 22 22 28 964

4 0 HAZAL KARAKOÇ 12 29 10 26,50 11 8 9,00 14 4 13,00 54 22 48,50 286,481 4 33 33 40 1258

5 0 MÜCAHİT ŞİMŞEK 12 23 14 19,50 15 4 14,00 4 6 2,50 11 4 10,00 53 28 46,00 281,569 5 39 39 46 1339

6 0 AZRA ŞAHİN 12 31 7 29,25 8 8 6,00 12 3 11,25 51 18 46,50 280,549 6 41 41 48 1359

7 0 İREM KANBUR 12 27 11 24,25 15 4 14,00 7 2 6,50 49 17 44,75 275,605 7 43 43 50 1450

8 824 RÜME SA KIRAL 12 28 9 25,75 10 2 9,50 4 7 2,25 42 18 37,50 254,319 8 60 63 75 1885

9 0 AZRA AĞAÇ 12 30 9 27,75 9 8 7,00 3 4 2,00 42 21 36,75 252,062 9 61 64 76 1939

10 0 ÇUSE ÇİNPOLAT 12 24 15 20,25 9 3 8,25 6 2 5,50 39 20 34,00 244,159 10 67 71 86 2133

11 0 NARİN ARSLAN 12 22 11 19,25 6 6 4,50 7 5 5,75 3 4 2,00 38 26 31,50 237,266 11 69 79 94 2287

12 0 GAMZE SÖYLEMEZ 12 16 14 12,50 6 3 5,25 8 3 7,25 6 6 4,50 36 26 29,50 232,095 12 71 82 98 2409

13 0 MERVE KARACA 12 21 16 17,00 6 6 4,50 2 4 1,00 2 3 1,25 31 29 23,75 214,465 13 78 106 129 2791
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12A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: 12A

KATILIMLAR

1 0 SEFA DOĞAN 12A 27 12 24,00 10 5 8,75 2 2 1,50 6 4 5,00 45 23 39,25 260,573 1 55 57 69 1747
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12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 481 BERRA KARADENİZ 12F 30 10 27,50 16 4 15,00 27 3 26,25 11 4 10,00 84 21 78,75 377,254 1 5 5 7 281
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12H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)85 289 322 3681

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 22,1 11,4 19,28 9,6 5,0 8,38 9,4 4,7 8,20 5,7 3,0 4,95 46,8 24,1 40,81 262,010

Okul Ortalaması 24,9 11,2 22,12 10,5 4,7 9,28 10,3 4,2 9,22 5,9 2,6 5,20 51,5 22,7 45,82 279,900

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 843 IŞIL ÖZALP 12H 27 13 23,75 8 8 6,00 15 6 13,50 50 27 43,25 271,135 1 44 44 53 1518

2 1041 İLAYDA KULAKSIZ 12H 4 8 2,00 4 8 2,00 150,762 2 85 275 308 3553

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

İl Ortalaması 17,29 12,68 14,11 1,82 1,47 1,45 1,49 1,88 1,02 1,51 1,04 1,25 2,48 1,03 2,22 3,38 2,48 2,76 0,40 0,13 0,36 0,89 0,68 0,72 0,93 0,45 0,82 0,86 0,69 0,69 31,05 22,53 25,40 215,960

İlçe Ortalaması 16,68 12,82 13,48 1,74 1,51 1,36 1,46 1,88 0,99 1,45 1,06 1,18 2,44 1,06 2,18 3,13 2,31 2,56 0,34 0,10 0,31 0,81 0,64 0,65 0,85 0,41 0,75 0,80 0,63 0,65 29,70 22,42 24,11 211,700

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR

1
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12F 1 30,00 10,00 27,50 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 22,00 3,00 21,25 5,00 0,00 5,00 3,00 1,00 2,75 4,00 1,00 3,75 4,00 2,00 3,50 84,00 21,00 78,75 377,250

2
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-MM 1 29,00 11,00 26,25 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 3,00 2,00 2,50 5,00 0,00 5,00 18,00 5,00 16,75 6,00 1,00 5,75 5,00 2,00 4,50 3,00 3,00 2,25 75,00 28,00 68,00 346,360

3
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-M 31 26,48 10,42 23,88 2,90 1,35 2,56 2,45 1,58 2,06 2,58 1,10 2,31 3,61 0,48 3,49 8,61 3,84 7,65 1,19 0,39 1,10 2,10 1,03 1,84 2,71 0,68 2,54 1,74 1,19 1,44 54,37 22,06 48,87 288,920

4
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12 13 26,08 11,08 23,31 2,38 1,62 1,98 2,08 1,54 1,69 2,31 0,77 2,12 3,00 0,69 2,83 9,15 3,85 8,19 1,38 0,31 1,31 1,69 0,77 1,50 1,92 0,31 1,85 1,38 0,85 1,17 51,37 21,79 45,95 280,050

5
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

  35 23,54 11,77 20,60 2,51 1,23 2,21 1,89 1,69 1,46 2,26 1,00 2,01 3,29 0,80 3,09 9,63 4,11 8,60 0,91 0,26 0,85 1,66 1,00 1,41 2,23 0,69 2,06 1,69 0,86 1,47 49,61 23,41 43,76 273,780

6
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12A 1 27,00 12,00 24,00 3,00 2,00 2,50 1,00 2,00 0,50 3,00 0,00 3,00 3,00 1,00 2,75 2,00 2,00 1,50 1,00 2,00 0,50 3,00 1,00 2,75 2,00 1,00 1,75 45,00 23,00 39,25 260,570

7
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

12H 2 15,50 10,50 12,88 0,50 2,00 0,00 1,00 1,00 0,75 1,00 1,00 0,75 1,50 0,00 1,50 7,50 3,00 6,75 27,00 17,50 22,63 210,950

8
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ
MERKEZİ

-MA 1 18,00 21,00 12,75 2,00 3,00 1,25 2,00 3,00 1,25 1,00 4,00 0,00 3,00 2,00 2,50 1,00 4,00 0,00 2,00 0,00 2,00 1,00 1,00 0,75 30,00 38,00 20,50 205,370

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F (1) -MM (2) -M (3) 12 (4)    (5) 12A (6) 12H (7) -MA (8)



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04) 85 289 322 3681

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil. Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 22,13 11,41 19,28 2,54 1,37 2,19 1,95 1,75 1,51 2,19 1,02 1,93 2,95 0,84 2,74 8,01 4,26 6,95 1,37 0,45 1,25 1,84 1,20 1,54 2,15 0,67 1,98 1,71 1,11 1,44 46,84 24,08 40,81 262,010

İl Ortalaması 17,29 12,68 14,11 1,82 1,47 1,45 1,49 1,88 1,02 1,51 1,04 1,25 2,48 1,03 2,22 3,38 2,48 2,76 0,40 0,13 0,36 0,89 0,68 0,72 0,93 0,45 0,82 0,86 0,69 0,69 31,05 22,53 25,40 215,960

İlçe Ortalaması 16,68 12,82 13,48 1,74 1,51 1,36 1,46 1,88 0,99 1,45 1,06 1,18 2,44 1,06 2,18 3,13 2,31 2,56 0,34 0,10 0,31 0,81 0,64 0,65 0,85 0,41 0,75 0,80 0,63 0,65 29,70 22,42 24,11 211,700

Okul Ortalaması 24,93 11,22 22,12 2,61 1,39 2,26 2,13 1,62 1,72 2,38 1,04 2,12 3,34 0,66 3,18 9,19 3,92 8,21 1,08 0,29 1,01 1,82 0,95 1,59 2,36 0,62 2,21 1,66 1,00 1,41 51,50 22,71 45,83 279,900

KATILIMLAR

PUANA GÖRE KIYASLAMA
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA PELTEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 59 30 51,50 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBCaEBAAECADCcEeccbcDeDdaDECDbBCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeeECeDDCaADEBcABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Cb  DbdBECa BC ee C dD  Dd             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   dCBB   E  e aaCCE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 8 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 42 23 36,25 30 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe eaACcDAcECEDBBCDDBDDeCBABEAdbeebbbeECede

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal      ED acDBAEBD a A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  C  Dd EBDcD E C     d              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 16 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 4 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN ÇALIŞIR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 67 16 63,00 53 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bBCDBdDEeAA CeDC EBABbADB CaDECDABCCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECb D dADEe ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Ce  DEeB    BC C  C B  e   DB      C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Bb dBDB EEADA DC E 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 3 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 56 16 52,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDc  EBAAEaADeDEBABbADBDCBDdCDABeCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdECbDDa ADd BABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE   e  CE B   e                      

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen    CB a  EE    aC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK AT BALTA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 32 47,00 39 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDedECbDcBCeaBDDc BAcbAeaDBbbEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dECACcDaebDcAd DCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dca CB DC cB  b    BA                  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDc b ecACAEBCDceD 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 60 19 55,25 46 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB DEcA ECdcCbEBcBbAD cbBDECDABCee Ee

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  de   DD   ad  ABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D C  DECBE d aCAC  C BDd DA DBA a       

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   E BBD CEEADA  C   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 11 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 3 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 12 52,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDedECEDcBCDcBDD CeAcEAc DBEbEBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEdACEDCDAD AE DCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  D   CB    E                            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen         E   EdCD  cC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 0 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 41 28 34,00 28 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBac ceAECAeCDEeecbdD  adDECDdBaC    

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  B E  e d ADEB AcED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DC d D C ECE  Cded                 D   E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   c d D  EE c b b Eb

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 15 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE MAYTALMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 16 17 11,75 10 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ad Ceae da DB  a a DcC  cEA             

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal aE eCc dDb      C   

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   c         B        A    aD       A    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 8 10 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 63 16 59,00 49 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBCDEBAAECADCbEBABbdD DaBD CDABeCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeE ADD EAaEBcABbDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa D aBd E  C CA C aDb cA  B      C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen          E     DC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 71 15 67,25 56 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe  CACBDAEEaEDBBCDDBDD CBAcEAA DBdddBECCA 

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal B  eC   D D A BD BbA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  ecE CB DCd eDAa E CB D EdC   C BEC AB  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen B DB   DcACAE CbE DC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TURAL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 43 21 37,75 31 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe cdACc AEECEaBBCDbBDDBCBAcE  b e CEeECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE   EDdDc      b EA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  ed  b     D   C A C aC             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen        DEc AEcd   D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDUN YÜRÜK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 34 34 25,50 21 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AeebBDAccC eBdaccccDaCeAcEAbDDBaCEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eEeddcDbDbadAEBDbBa 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  ccd e   C  Bb                          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BED                 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 18 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 5 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILMAZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 34 27 27,25 23 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcbAEECbbcBCDDBDD aaA Ecee           

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BcdACdDdDb c b DCaEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik aDc  C  Db  BDAD                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen Bbb daB            a

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 3 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TUNA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 55 16 51,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCaBCDEBAAEC DeDE AcbAD DCaDdCDeBCCe EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdECbDDbcAD eBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  D CBEC   C C    BDb cA  B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 3 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 58 19 53,25 44 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBCDEcAAbeADCDbBeBdAa D BDECDbB  edEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BeE  Dc  A    ABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE D   E E BC b             ce   DC   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Bc B DBCEEADADDCaEb

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 1 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 39 31 31,25 26 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ceCacCDEdAAcCADCbEeAcbdaebdBDECD Be e bB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeECADD aADdB ABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Ca   cdac cc C e             A         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen      a   E     cC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 18 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 8 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 18 50,50 42 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB DEcAAbCADCDEBdebdDBDCBDECDABeCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEeADDCaADE  ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCb  D eB    BC C  C d   c              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen          E  ed D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇETİNEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 61 26 54,50 45 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDeEE EDcBCDDBDcBCBbcEcAbDebbEcECCde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE eC     DBAE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   cEbed DbdEB AD E C ADCb Cc E   E      

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen acDB a   A AEBCDEbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 8 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 47 24 41,00 34 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDB aEdAAEeeDebEBAcbADa bBDECDeBCeAd  

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  eAECbeD EADEdaABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D eE DECcECa BCdb  C BDd  A             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 13 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 50 25 43,75 36 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe edcCdDAb         BDDBCcAcEAcbDebaE    bb

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE  C Dda DBcc D cEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDcEAC  D  aBDAc  A  Ac E               

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDB C DEACAEBCDEbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 14 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 5 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AKDOĞAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 42 18 37,50 31 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AeACdDecEC DB    BDDBCBAcEdADDedaE    dA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eEbdCdDdDA     D BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DB  CB  e  B cD   C  DC  CD E          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen      C              

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 10 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 2 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 40 30 32,50 27 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E dDcCD ceAEdAbbDbBAcbADceCB ECDABCee EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEbeDDCcAD eBABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D b  b bc           dBc     bBc         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen    eB  c       D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 7 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 46 26 39,50 33 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bCACdDecECEeBBCDDaDcBCBABEdAbDBcbEBECdAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE   ED DebBAddDbBbc

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik aDc  eB  e Ea    E  B  C                

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BE B C         c    

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 21 38 11,50 10 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AdceBDcEdC bBa D BDcaCcAcEdeDeBceceEdeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal cE eacb edDdc  D  b 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bcd  e      B  a            d           

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen  d   a              

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 17 20 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 6 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 57 40 47,00 39 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe cdCbadaEBAAECADCbEdAcbADBaCBDECDbaaaeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeECeaDacbDEBeABEDb

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCEbDcbcECEAcC CA   BD       bd       E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen cccCBc d EEAc eaCe  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 16 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 5 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ BİLGİÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 47 19 42,25 35 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBa EcAAbCADCDEeAcbce D  eECDABCeedEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAE cDDaEADdB AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  CC  e CB     C    C     D c            

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen     a          DC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZTÜRK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 53 20 48,00 40 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDeC  BAA aeDCcbBAeEdDc CcDECDABCCAdEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBcE   D  ADdB ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCeE D  c  E BC    C aD  DAA  A    cC   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   d    B EE c  D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 3 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 1 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 36 38 26,50 22 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ed Dce bBcAaCAbdbbBAcbceB eBeECceBdCeeEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal addEbAeDCEAb ccABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D e  b               e E D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  c CBB    cccAeDCeE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 21 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 74 20 69,00 58 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDc aEcAAECeDCDEBAcbADcD  DECDbBeCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CB E  eD  ADEBBAB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DECcECaABCAdA C cDE DAcDBA     CA a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  cE BBaBCEEcD  DbCE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 5 70

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 54 26 47,50 40 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bBCeBaaEcA dCADC EeAcbADcDCB ECcABCCbdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal       e   Aa   AB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DECcE Ec C          DAAD  B   DCc  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  ccbBaDc EaA ADDCdEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 13 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 2 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN BULUT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 32 24 26,00 22 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ad CeaAEdC Da    aDDcC AeEAADDBbbEeECC A

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BcdACabbDA     DeaaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDc  C  bd  cD D                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 11 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 5 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇELİK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 48 34 39,50 33 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBaDEdcAEdADCaEBccbdDBaCBDECDccaCeeEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdeE bDDbEAaa  ABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCea Db c    cC C     D  e              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  B CaBDc EaAeA bCCd 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 3 13,25 33 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 37 5 35,75 30 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AaACc A              C  BEAADD  eEBE    

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal                   E 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CaBEACB DC aBDAD E CBADCECCD            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 2 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRANUR ISSI 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 88 16 84,00 70 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCbBdDEBAAECADCeEBABdADBDbBDECDABaaAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdE  a   ADE BABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DEbBECEABCACA C BDE DAADBAB C DCAB 

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Ba BBDeCEEADAeDCdEA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 93 10 90,50 75 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDAEECEDBBCDaBDDaCBABEAcDDBECEBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEaACEDCDADBAddDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEACBCDC EBDAD EACBADCECC c  D EC     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEcB CBDdA  EBC   De

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BABATÜRK 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 59 22 53,50 45 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  D    c AEdeDeDEBecEADacC DdCDABCeAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECAaDCcADE  AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DEaBE E  C      BD   A   A      e a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen AcdCB a  EEAD  aCa e

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 1 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BALCI 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 48 31 40,25 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDAEEaEDBB  DBDDcCBAcbdADeBbbEeEeade

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal Ba eC DbD DacE D caA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CD   C  Db  d AD E    D c bD d          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen Bca     cA AEcCc  DC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 14 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 5 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN A 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 73 20 68,00 57 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe  dACBDAEEbEeBBCDDaDDBCBAeEAADaBECEBEaCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eECdCEDbDcDBAEBDCcEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DBEACB DC          BAc  d       ECcA   

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BcDBA BeEA AEBCDbdDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 2 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 75 26 68,50 57 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AbACcDedECdeBBCDDBDDcCBedEAADDebCdBECdde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dEbACEDeccDBAEBDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBd CB DbbEBD D E CBA C  C       Cc    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen aEDBdCBDEACAEBCDEADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 15 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 29 22 23,50 20 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe     c aE ddcdeDCDEBAcbAacbCBDECDAa bAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAEbceDacAa   AaaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 14 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN PAÇACI 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 62 23 56,25 47 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEcAAbCeDCbEBAccAaBDeaDECDbBCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdAEe DD  ADEB Aa D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik Dedc b CBECE BaAd       D AA  A  C eC  E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   E d DB EEAbA      

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 6 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 35 37,25 31 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  DcCc eAAcCADCDEBeBbAac aBDECDABCee   

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAE daDddA      EDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik eCC   E a ec  C CA CdBbb c c Bb         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  BEaddbc  bADAeaC de

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 9 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 38 36 29,00 24 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDdEECcDc CDaBDc dBAcEAeDeebbEeEaCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal acddCEDbcbD AdeDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDc         c     b                     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen d DB  c Ec  EceD e a

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 17 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 33 27 26,25 22 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB   eAAcdAeCbbBAcbdDa bB ECD B      

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal                 BbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE e ec bc BC    C BDb c   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   beac B E  a aDCb e

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 17 11 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 7 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 21 40,75 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeaDBCaEBAAdCeDebEBAcEcaBcaaDECDABCCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECADDCEAabBBAaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen     d    Ece   DCb  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYIŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 61 33 52,75 44 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEcAAECeDCDEeAcbADeDdBDECDbBdCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdAECcDDdaADdccABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  bbdcE  cBC CA   eacaD   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen AB  dB B EEAcAaaC bA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 10 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİK SAYIM 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 70 20 65,00 54 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe cCAeBedEECEDcBCDDBDD CBAcEAADDBbCEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dE cCaD D DcAcaD BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DcEACBCDC  cDAD E CBea E C             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BcDBA BDEA AEBC E D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 4 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACERELİBOL 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 29 21 23,75 20 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E C B DbcAAbaeDCDEe B AD DCBe CcABeCb EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  ee bAaDdEA dc Aa   

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik   Cb D  c            d                  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 112 8 110,00 92 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDAEECEDBBCDDBDDcCBABEAADDBbCEBECCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACEDCDADdAdBDCaEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEACBCDCAEBDADAEcCBADCECCDBECDBECAABCD

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDBACBDEACAEBCDEADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 28 2 93

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 12 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİ * 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 40 16 36,00 30 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E CecCDEdAAECADC EBAcEADcaaBDECDbB eedEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBbE ADD dAD   AcED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D C       a          e                  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen     B               

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 11 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BORA 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 43 27 36,25 30 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBCDbcAAEaADCDEBccdADBDCBDECDeaeaeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal dBdEbbDDCEbDEaBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Cac  b c     a a   d D   b             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 8 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 66 32 58,00 48 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCecCDEcAAdCdDCbEBABbADabCBDECDABCCeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeEbbDDaEAad aABdDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik bCCE  bbcE E aCAeb d BDEDDAADB          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   bCBBD CEEcDc DaaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 8 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 46 25 39,75 33 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe  CACdDAbE EeB CDDBDDaCB BEcAbDBbCaBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECdCEDdecDBcEBD B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  bcc Ca D   ec D d b A  bbac        A   

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 12 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY KESKİN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 50 13 46,75 39 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  DBC bdAAECADCbEBAcbA c  BDECDABCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BdcC DD EADd cAB DC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D    Dc BE    C b  C BD   AAa       C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OMER SALİH KÖSE 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 10,42 9,28 8,38

Toplam: 120 12 20 7,00 6 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdAacDbdEacDBBCeDBeaB cAcdb             

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dbedb a             

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 14 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 14 42,50 35 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDA E E BBCaDBDD CcAcEAADDBdbEdECaAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEd  EDde DBAEBD BEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik C c  e                                  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen        D    E a  AD 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 2 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 71 27 64,25 54 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEdAAbCADCbEeAcdAaBDaBDECDAceCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECcDD EADbdBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DbCcEbE aCb A C BD    ccBAB e bC  E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen A   BB B EE cc DCaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 7 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 62 16 58,00 48 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBeAEECEDBBCDDBDDaCBAcEdeaDBdCEBECCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACdDCDcD    D BEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEbCB DC caDAa E C A C bC    e  C     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen               C     

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 5 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SURE KARATAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 45 19 40,25 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBdDEcAAECeDCDEBcBbAeBD BDECDABaCedEc

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeAc ceDdEADEBBABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen     B  B E  c eaa  A

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 10 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYLAN SEZGİN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 58 22 52,50 44 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDca EcAAdaADeDEBAcbcecbbBDECDABeCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECADDaEADEBBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCC d  e      a C        D   B       e  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   ECBB B EE c caC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 14 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DÜRÜ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 46 21 40,75 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBDed CEDBaCDcBDDaCBbcEdADDBbaEeEeCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BceACEDCDcDBAdeDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  C     bB        A   Ca             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 3 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKŞU 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 76 26 69,50 58 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBbDEBAAcCeDCDEBAcEAaBDCaDECDABaeeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeEC DDbcADcB AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  DECcE EABCAa  C  D D A D  B  DbCAaE

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen A cCdBDB EEADAabCbEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF K 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 59 21 53,75 45 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDAEbCEccBCDDaDDBCBABEAeDeBcCEBECebA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECeCcDbDeDBAdcDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Fen BdDBACcDEACAEBCadADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KAYA 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 52 20 47,00 39 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AbACBDAEECEac CDcBDDBCBAcEcAbeBEeEBEeCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal aE     dD D AE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DcE CB Dd  e  D E C A C a              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen e a  C DEb  Ec    D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURAK 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 40 10 37,50 31 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACAC DAEECEDBeCDDBDDaCBAcEAA     a      

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal                 C E 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDcEAe  D  E              C      EC   C 

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BbaB            EbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP A 0 -MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 12,75 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,72 1,51

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,00 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,00 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 5,20 4,95

Toplam: 120 30 38 20,50 17 20,50 45,83 40,79

TYT Türkçe d CDcacEeAcadeDCbEBAebAecaeBDECDAaCaedEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CedEbcDDddeaEecAcEDa

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik   e                  e b c   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen        B E    eD    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 21 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 4 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0 -MM

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 9,28 8,38

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,75 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,75 9,22 8,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 1,59 1,54

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,50 5,20 4,95

Toplam: 120 75 28 68,00 57 68,00 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBdaEBAAcCADCbEBAcbdDBDeBDECDAaeCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeeECADDdcADdcBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCeEdaECcECE B ACA  dBDED A  B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen ABEaBBDBCEdADdcDCaEd

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 42 21 36,75 31 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBCabBAbECADCDEdAcbADcaCBDECDABCeAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal aBdEbbDDdaADEd Aa D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DC   Dabc b                             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ŞAHİN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 51 18 46,50 39 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCaBCDE AAEdADCbEeABdAD DaBDECDABCbAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BccbbaaCdA  BBABbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa DECcE E       a  D    A  A     C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇUSE ÇİNPOLAT 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 39 20 34,00 28 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDAEEdEDBBCDaBDDcCBbcEdADeeb EBEeedb

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal    eC D DcD A BD BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik eD   C  D   B  a   C     C              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 2 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLGİ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 59 18 54,50 45 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCD CDbBAAECeDCbEBAcbADaDCBDECDdBC edEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEC DD  ADE  ABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DdCb D aBd E  C d  C  b  D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  B  B aB EEAD   C bA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 6 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SÖYLEMEZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 36 26 29,50 25 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe  BCbB a BAdddADCbaBccbAe DbBDdCcAB      

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal       DDd c dB AB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik De   D ec     CA   C  D DD              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen e d a  B EE D cDC ce

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 14 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 3 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARAKOÇ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 54 22 48,50 40 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBDAEECE BcCDDBDDaCBdBEAcDeBbbEBEeeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEddaEDba DBAEdDeBbA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAe  DC EB cD   C A    C    D E e    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 3 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 2 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KANBUR 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 49 17 44,75 37 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDdEECEec C DBDDBCBccEAAbDBbCaBECedA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECcCEDCacD cEBDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAeB  C     D                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 31 29 23,75 20 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBeAEEC DcBCaaaD  CBAcEcdbDebaEcEeCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal ea dCEDdDc  A  D  b 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   c  Ca   b B              c            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen eb B         e  E   

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 16 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 4 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ŞİMŞEK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 53 28 46,00 38 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe cBCacCaEB AECe CbEBAebAaaDb DECDABCeeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECAeDbEADEc AcEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa e  ddaa             D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen d ECBBaB Ea D DDCaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 6 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 38 26 31,50 26 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe E  ecCD cAe CADCbEBecdAD adBDECD BCCe EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal dedE    C Aad  ABbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCC  D bc    cC    d  D    c  A         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   c B Dc      Dad   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TOPAL 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 71 25 64,75 54 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe cBC BaD BAAEaeDCbEBAcEADaDCBDdCDeBeCedEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CddE  D        AB   

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  DECBECEcBCAdA C eDd DAADBAe   DCA a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen ABaCBBDBCEEADADDCaEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 13 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 5 67

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 2 42

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜME SA KIRAL 824 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 42 18 37,50 31 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdAbcDAEECE c CDDBDD CBAcbAADDBbbEBECaAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE cCaD D   AE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   cb    DC       dcC c    ac E          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 7 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 103 15 99,25 83 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDeEECEDBBCDDBDDaCBABEAADDBbCEBEaeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACEDdDcDcAEcD aEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEACB DCAEBDADAEACBADCECCDBECbBECAABCD

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDBACBDEACdEBCaEeDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 29 0 97

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA DOĞAN 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,00 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,75 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,00 5,20 4,95

Toplam: 120 45 23 39,25 33 39,25 45,83 40,79

TYT Türkçe AeACdcAEECbDB CDaBDDeCBAcEdADDaEaEBECCde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eECeCE de DBA  DCa A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik      C     c   D          d             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen adD    c A AE Cc  D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 481 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 21,25 8,21 6,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 26,25 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 1,59 1,54

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,75 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,00 5,20 4,95

Toplam: 120 84 21 78,75 66 78,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDedECEDBBCDDBDDcCBAcEAcDeebaEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEdACEDCDcDBAdBDCcEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBaACBCDb EBcAD EACBAD ECC  E D ECA B  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen B D  CcDa  AEBCaEeDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 3 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KULAKSIZ 1041 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 8 2,00 5 12,88 22,12 19,28

Toplam: 120 4 8 2,00 2 22,62 45,83 40,79

TYT Türkçe cebbBCc cAAcd                           

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 4 8 10



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖZALP 843 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 12,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,50 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 3,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 6,75 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 6,75 9,22 8,20

Toplam: 120 50 27 43,25 36 22,62 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDAdECEDBBCcDcDDeCBbBEAcDaebeEBEeCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dEedaE aDbDcAc D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAC CDCdbaDdD E C AaC  C             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 6 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATA PELTEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 8 8,00 20 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 1 0,75 11 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 59 30 51,50 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBCaEBAAECADCcEeccbcDeDdaDECDbBCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeeECeDDCaADEBcABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Cb  DbdBECa BC ee C dD  Dd             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   dCBB   E  e aaCCE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 8 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 42 23 36,25 30 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe eaACcDAcECEDBBCDDBDDeCBABEAdbeebbbeECede

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal      ED acDBAEBD a A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  C  Dd EBDcD E C     d              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 16 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 4 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN ÇALIŞIR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 3 10,25 34 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 67 16 63,00 53 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bBCDBdDEeAA CeDC EBABbADB CaDECDABCCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECb D dADEe ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Ce  DEeB    BC C  C B  e   DB      C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Bb dBDB EEADA DC E 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 3 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 56 16 52,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDc  EBAAEaADeDEBABbADBDCBDdCDABeCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdECbDDa ADd BABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE   e  CE B   e                      

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen    CB a  EE    aC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERK AT BALTA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 2 4,50 64 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 32 47,00 39 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDedECbDcBCeaBDDc BAcbAeaDBbbEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dECACcDaebDcAd DCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dca CB DC cB  b    BA                  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDc b ecACAEBCDceD 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 11 22,25 56 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 17 3 16,25 54 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 4 17,00 43 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 0 11,00 55 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 60 19 55,25 46 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB DEcA ECdcCbEBcBbAD cbBDECDABCee Ee

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  de   DD   ad  ABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D C  DECBE d aCAC  C BDd DA DBA a       

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   E BBD CEEADA  C   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 11 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 3 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA BOSTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 1 16,75 84 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 12 52,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDedECEDcBCDcBDD CeAcEAc DBEbEBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEdACEDCDAD AE DCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  D   CB    E                            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen         E   EdCD  cC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 0 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 15 14,25 36 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 41 28 34,00 28 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBac ceAECAeCDEeecbdD  adDECDdBaC    

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  B E  e d ADEB AcED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DC d D C ECE  Cded                 D   E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   c d D  EE c b b Eb

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 15 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE MAYTALMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 8 10 5,50 14 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 16 17 11,75 10 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ad Ceae da DB  a a DcC  cEA             

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal aE eCc dDb      C   

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   c         B        A    aD       A    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 8 10 20

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 6 30,50 76 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 6 12,50 31 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 63 16 59,00 49 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBCDEBAAECADCbEBABbdD DaBD CDABeCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeE ADD EAaEBcABbDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa D aBd E  C CA C aDb cA  B      C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen          E     DC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 6 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 2 8,50 43 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 6 0 6,00 60 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 2 11,50 58 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 71 15 67,25 56 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe  CACBDAEEaEDBBCDDBDD CBAcEAA DBdddBECCA 

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal B  eC   D D A BD BbA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  ecE CB DCd eDAa E CB D EdC   C BEC AB  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen B DB   DcACAE CbE DC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FATMA TURAL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 43 21 37,75 31 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe cdACc AEECEaBBCDbBDDBCBAcE  b e CEeECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE   EDdDc      b EA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  ed  b     D   C A C aC             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen        DEc AEcd   D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FERİDUN YÜRÜK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 5 0,75 3 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 5 0,75 2 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 34 34 25,50 21 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AeebBDAccC eBdaccccDaCeAcEAbDDBaCEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eEeddcDbDbadAEBDbBa 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  ccd e   C  Bb                          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BED                 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 18 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 5 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HÜSEYİN YILMAZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 11 13,25 33 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 3 6,25 21 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 3 6,25 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 34 27 27,25 23 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcbAEECbbcBCDDBDD aaA Ecee           

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BcdACdDdDb c b DCaEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik aDc  C  Db  BDAD                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen Bbb daB            a

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 11 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 3 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İBRAHİM TUNA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 55 16 51,00 43 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCaBCDEBAAEC DeDE AcbAD DCaDdCDeBCCe EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdECbDDbcAD eBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  D CBEC   C C    BDb cA  B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 3 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 2 1,50 15 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 58 19 53,25 44 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBCDEcAAbeADCDbBeBdAa D BDECDbB  edEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BeE  Dc  A    ABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE D   E E BC b             ce   DC   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Bc B DBCEEADADDCaEb

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 1 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 2 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN ARDA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 18 14,50 36 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 0 1,00 14 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 39 31 31,25 26 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ceCacCDEdAAcCADCbEeAcbdaebdBDECD Be e bB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeECADD aADdB ABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Ca   cdac cc C e             A         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen      a   E     cC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 18 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 8 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 4 7,00 18 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 55 18 50,50 42 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB DEcAAbCADCDEBdebdDBDCBDECDABeCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEeADDCaADE  ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCb  D eB    BC C  C d   c              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen          E  ed D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KÜBRA ÇETİNEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 1 9,75 49 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 8 12,00 30 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 61 26 54,50 45 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDeEE EDcBCDDBDcBCBbcEcAbDebbEcECCde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE eC     DBAE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   cEbed DbdEB AD E C ADCb Cc E   E      

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen acDB a   A AEBCDEbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 8 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 6 11,50 29 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 47 24 41,00 34 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDB aEdAAEeeDebEBAcbADa bBDECDeBCeAd  

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  eAECbeD EADEdaABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D eE DECcECa BCdb  C BDd  A             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 13 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 6 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 13 14 9,50 24 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 5 9,75 33 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 5 9,75 24 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 5 0 5,00 71 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 1 16,75 84 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 50 25 43,75 36 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe edcCdDAb         BDDBCcAcEAcbDebaE    bb

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE  C Dda DBcc D cEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDcEAC  D  aBDAc  A  Ac E               

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDB C DEACAEBCDEbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 13 14 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 5 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELEK AKDOĞAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 10 18,50 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 42 18 37,50 31 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AeACdDecEC DB    BDDBCBAcEdADDedaE    dA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eEbdCdDdDA     D BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DB  CB  e  B cD   C  DC  CD E          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen      C              

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 10 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 2 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 8 1,00 3 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 40 30 32,50 27 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E dDcCD ceAEdAbbDbBAcbADceCB ECDABCee EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEbeDDCcAD eBABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D b  b bc           dBc     bBc         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen    eB  c       D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 7 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 46 26 39,50 33 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bCACdDecECEeBBCDDaDcBCBABEdAbDBcbEBECdAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE   ED DebBAddDbBbc

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik aDc  eB  e Ea    E  B  C                

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BE B C         c    

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NAZLI YÜKSEL 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 4 -1,00 -20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 3 10 0,50 3 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 6 -0,50 -2 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 6 -0,50 -1 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 21 38 11,50 10 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AdceBDcEdC bBa D BDcaCcAcEdeDeBceceEdeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal cE eacb edDdc  D  b 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bcd  e      B  a            d           

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen  d   a              

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 17 20 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 6 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 2 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NEHİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 16 20,00 50 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 5 12,75 43 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 57 40 47,00 39 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe cdCbadaEBAAECADCbEdAcbADBaCBDECDbaaaeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeECeaDacbDEBeABEDb

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCEbDcbcECEAcC CA   BD       bd       E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen cccCBc d EEAc eaCe  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 16 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 5 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ BİLGİÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 47 19 42,25 35 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBa EcAAbCADCDEeAcbce D  eECDABCeedEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAE cDDaEADdB AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  CC  e CB     C    C     D c            

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen     a          DC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZTÜRK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 53 20 48,00 40 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDeC  BAA aeDCcbBAeEdDc CcDECDABCCAdEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBcE   D  ADdB ABaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCeE D  c  E BC    C aD  DAA  A    cC   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   d    B EE c  D    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 3 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 1 17

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 21 10,75 27 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 1 3 0,25 4 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 6 5,50 28 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 36 38 26,50 22 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ed Dce bBcAaCAbdbbBAcbceB eBeECceBdCeeEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal addEbAeDCEAb ccABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D e  b               e E D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  c CBB    cccAeDCeE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 21 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 24 6 22,50 56 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 74 20 69,00 58 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDc aEcAAECeDCDEBAcbADcD  DECDbBeCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CB E  eD  ADEBBAB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DECcECaABCAdA C cDE DAcDBA     CA a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  cE BBaBCEEcD  DbCE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 5 70

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 4 2 3,50 18 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 8 7,00 35 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 54 26 47,50 40 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe bBCeBaaEcA dCADC EeAcbADcDCB ECcABCCbdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal       e   Aa   AB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DECcE Ec C          DAAD  B   DCc  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  ccbBaDc EaA ADDCdEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 13 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 2 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN BULUT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 5 2,75 9 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 5 2,75 7 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 32 24 26,00 22 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe Ad CeaAEdC Da    aDDcC AeEAADDBbbEeECC A

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BcdACabbDA     DeaaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDc  C  bd  cD D                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 11 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 5 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR ÇELİK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 3 3 2,25 32 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 48 34 39,50 33 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBaDEdcAEdADCaEBccbdDBaCBDECDccaCeeEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdeE bDDbEAaa  ABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCea Db c    cC C     D  e              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  B CaBDc EaAeA bCCd 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 3 13,25 33 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 1 0 1,00 5 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 9,45 9,22 8,20

Toplam: 120 37 5 35,75 30 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe AaACc A              C  BEAADD  eEBE    

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal                   E 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CaBEACB DC aBDAD E CBADCECCD            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 14 3 35

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 2 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZÜMRANUR ISSI 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 20,60 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,21 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,46 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,01 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,09 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 8,76 9,28 8,38

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 8,60 8,21 6,95

Geometri 10 7 0 7,00 70 0,85 1,01 1,25

TYT Matematik 40 32 1 31,75 79 9,45 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,41 1,59 1,54

Kimya 7 6 1 5,75 82 2,06 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,47 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 4,94 5,20 4,95

Toplam: 120 88 16 84,00 70 43,75 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCbBdDEBAAECADCeEBABdADBDbBDECDABaaAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdE  a   ADE BABaD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DEbBECEABCACA C BDE DAADBAB C DCAB 

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  Ba BBDeCEEADAeDCdEA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 8 0 67

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 28 1 27,75 69 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 1 3,75 54 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 3 10,25 51 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 93 10 90,50 75 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDAEECEDBBCDaBDDaCBABEAcDDBECEBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEaACEDCDADBAddDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEACBCDC EBDAD EACBADCECC c  D EC     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEcB CBDdA  EBC   De

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BABATÜRK 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 3 14,25 71 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 13 1 12,75 43 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 3 13,25 33 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 3 2,25 32 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 8 6 6,50 33 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 59 22 53,50 45 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  D    c AEdeDeDEBecEADacC DdCDABCeAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECAaDCcADE  AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DEaBE E  C      BD   A   A      e a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen AcdCB a  EEAD  aCa e

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 1 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 3 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU BALCI 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 7 6,25 31 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 5 7,75 26 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 5 7,75 19 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 48 31 40,25 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDAEEaEDBB  DBDDcCBAcbdADeBbbEeEeade

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal Ba eC DbD DacE D caA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CD   C  Db  d AD E    D c bD d          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen Bca     cA AEcCc  DC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 14 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 5 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN A 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 13 3 12,25 31 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 4 13,00 65 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 73 20 68,00 57 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe  dACBDAEEbEeBBCDDaDDBCBAeEAADaBECEBEaCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eECdCEDbDcDBAEBDCcEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DBEACB DC          BAc  d       ECcA   

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BcDBA BeEA AEBCDbdDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 2 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 2 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 15 21,25 53 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 75 26 68,50 57 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AbACcDedECdeBBCDDBDDcCBedEAADDebCdBECdde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dEbACEDeccDBAEBDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBd CB DbbEBD D E CBA C  C       Cc    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen aEDBdCBDEACAEBCDEADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 15 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 2 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 14 15,50 39 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 29 22 23,50 20 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe     c aE ddcdeDCDEBAcbAacbCBDECDAa bAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAEbceDacAa   AaaDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen                  C  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 14 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN PAÇACI 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 11 6 9,50 32 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 7 13,25 33 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 62 23 56,25 47 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEcAAbCeDCbEBAccAaBDeaDECDbBCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdAEe DD  ADEB Aa D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik Dedc b CBECE BaAd       D AA  A  C eC  E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   E d DB EEAbA      

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 6 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 1 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 9 6,75 23 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 10 3,50 18 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 35 37,25 31 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  DcCc eAAcCADCDEBeBbAac aBDECDABCee   

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAE daDddA      EDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik eCC   E a ec  C CA CdBbb c c Bb         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  BEaddbc  bADAeaC de

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 9 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 17 16,75 42 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 2 1,50 21 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 7 3,25 16 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 38 36 29,00 24 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDdEECcDc CDaBDc dBAcEAeDeebbEeEaCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal acddCEDbcbD AdeDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDc         c     b                     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen d DB  c Ec  EceD e a

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 17 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE NUR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 11 14,25 36 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 2 1 1,75 9 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 33 27 26,25 22 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDB   eAAcdAeCbbBAcbdDa bB ECD B      

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal                 BbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE e ec bc BC    C BDb c   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   beac B E  a aDCb e

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 17 11 43

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 7 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 4 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 1 2 0,50 7 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 21 40,75 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeaDBCaEBAAdCeDebEBAcEcaBcaaDECDABCCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECADDCEAabBBAaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen     d    Ece   DCb  

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EREN KAYIŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 9 10 6,50 22 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 10 6,50 16 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 5 1 4,75 68 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 61 33 52,75 44 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEcAAECeDCDEeAcbADeDdBDECDbBdCAdEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CdAECcDDdaADdccABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  bbdcE  cBC CA   eacaD   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen AB  dB B EEAcAaaC bA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 10 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FADİK SAYIM 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 1 13,75 69 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 70 20 65,00 54 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe cCAeBedEECEDcBCDDBDD CBAcEAADDBbCEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dE cCaD D DcAcaD BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DcEACBCDC  cDAD E CBea E C             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BcDBA BDEA AEBC E D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 4 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACERELİBOL 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 10 19,50 49 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 5 8 3,00 15 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 29 21 23,75 20 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E C B DbcAAbaeDCDEe B AD DCBe CcABeCb EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  ee bAaDdEA dc Aa   

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik   Cb D  c            d                  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 10 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 3 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 112 8 110,00 92 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDAEECEDBBCDDBDDcCBABEAADDBbCEBECCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACEDCDADdAdBDCaEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEACBCDCAEBDADAEcCBADCECCDBECDBECAABCD

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDBACBDEACAEBCDEADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 28 2 93

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 12 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİ * 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 11 23,25 58 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 40 16 36,00 30 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E CecCDEdAAECADC EBAcEADcaaBDECDbB eedEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBbE ADD dAD   AcED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D C       a          e                  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen     B               

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 11 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BORA 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 8 0,00 0 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 8 0,00 0 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 43 27 36,25 30 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBCDbcAAEaADCDEBccdADBDCBDECDeaeaeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal dBdEbbDDCEbDEaBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik  Cac  b c     a a   d D   b             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 8 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 8 14,00 47 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 8 14,00 35 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 4 2 3,50 50 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 66 32 58,00 48 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCecCDEcAAdCdDCbEBABbADabCBDECDABCCeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeEbbDDaEAad aABdDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik bCCE  bbcE E aCAeb d BDEDDAADB          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   bCBBD CEEcDc DaaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 8 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 12 1,00 3 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 5 12 2,00 5 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 46 25 39,75 33 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe  CACdDAbE EeB CDDBDDaCB BEcAbDBbCaBECCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECdCEDdecDBcEBD B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  bcc Ca D   ec D d b A  bbac        A   

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 12 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAY KESKİN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 50 13 46,75 39 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E  DBC bdAAECADCbEBAcbA c  BDECDABCCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BdcC DD EADd cAB DC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik D    Dc BE    C b  C BD   AAa       C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
OMER SALİH KÖSE 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 14 8,50 21 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 0 6 -1,50 -8 10,42 9,28 8,38

Toplam: 120 12 20 7,00 6 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdAacDbdEacDBBCeDBeaB cAcdb             

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dbedb a             

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 12 14 30

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RABİA AYTEMİR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 2 0,50 2 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 2 0,50 1 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 46 14 42,50 35 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDA E E BBCaDBDD CcAcEAADDBdbEdECaAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEd  EDde DBAEBD BEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik C c  e                                  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen        D    E a  AD 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 2 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 14 7 12,25 41 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 9 15,75 39 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 71 27 64,25 54 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBaDEdAAbCADCbEeAcdAaBDaBDECDAceCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECcDD EADbdBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCE DbCcEbE aCb A C BD    ccBAB e bC  E

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen A   BB B EE cc DCaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 7 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 4 2 33

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 16 6 14,50 36 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 62 16 58,00 48 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBeAEECEDBBCDDBDDaCBAcEdeaDBdCEBECCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACdDCDcD    D BEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEbCB DC caDAa E C A C bC    e  C     

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen               C     

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 5 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 1 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SURE KARATAŞ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 2 1 1,75 25 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 45 19 40,25 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBdDEcAAECeDCDEBcBbAeBD BDECDABaCedEc

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeAc ceDdEADEBBABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Fen     B  B E  c eaa  A

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 10 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYLAN SEZGİN 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 14 21,50 54 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 4 5,00 13 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 0 4,00 57 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 58 22 52,50 44 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDca EcAAdaADeDEBAcbcecbbBDECDABeCAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECADDaEADEBBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCC d  e      a C        D   B       e  

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   ECBB B EE c caC   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 14 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DÜRÜ 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 5 3 4,25 14 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 5 3 4,25 11 8,75 9,22 8,20

Toplam: 120 46 21 40,75 34 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBDed CEDBaCDcBDDaCBbcEdADDBbaEeEeCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BceACEDCDcDBAdeDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  Dc  C     bB        A   Ca             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 3 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKŞU 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 5 2 4,50 45 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 6 0 6,00 86 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 4 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 12 6 10,50 53 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 76 26 69,50 58 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe EeCDBbDEBAAcCeDCDEBAcEAaBDCaDECDABaeeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBeEC DDbcADcB AaEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  DECcE EABCAa  C  D D A D  B  DbCAaE

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen A cCdBDB EEADAabCbEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 7 2 58

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF K 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,42 9,28 8,38

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 16 4 15,00 75 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 59 21 53,75 45 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDAEbCEccBCDDaDDBCBABEAeDeBcCEBECebA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECeCcDbDeDBAdcDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Fen BdDBACcDEACAEBCadADC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KAYA 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 3 2 2,50 36 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 4 4,00 20 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 52 20 47,00 39 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe AbACBDAEECEac CDcBDDBCBAcEcAbeBEeEBEeCAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal aE     dD D AE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik  DcE CB Dd  e  D E C A C a              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen e a  C DEb  Ec    D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURAK 0 -M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 4 23,00 58 23,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 2,56 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 2,06 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,31 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,49 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 2 0 2,00 10 10,42 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,65 8,21 6,95

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,10 1,01 1,25

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 8,75 9,22 8,20

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,84 1,59 1,54

Kimya 7 0 0 0,00 0 2,54 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,44 1,41 1,44

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 5,82 5,20 4,95

Toplam: 120 40 10 37,50 31 48,87 45,83 40,79

TYT Türkçe ACAC DAEECEDBeCDDBDDaCBAcEAA     a      

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal                 C E 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik bDcEAe  D  E              C      EC   C 

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BbaB            EbDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 4 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 3 0 25

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP A 0 -MA

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 21 12,75 32 12,75 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,72 1,51

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 12 5,00 25 5,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 1 4 0,00 0 0,00 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 1 4 0,00 0 0,00 9,22 8,20

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,00 1,59 1,54

Kimya 7 2 0 2,00 29 2,00 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,75 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 2,75 5,20 4,95

Toplam: 120 30 38 20,50 17 20,50 45,83 40,79

TYT Türkçe d CDcacEeAcadeDCbEBAebAecaeBDECDAaCaedEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CedEbcDDddeaEecAcEDa

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik   e                  e b c   B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen        B E    eD    

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 18 21 45

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 4 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN 0 -MM

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 12,50 9,28 8,38

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 16,75 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 16,75 9,22 8,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 5,75 1,59 1,54

Kimya 7 5 2 4,50 64 4,50 2,21 1,98

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,25 1,41 1,44

TYT Fen 20 14 6 12,50 63 12,50 5,20 4,95

Toplam: 120 75 28 68,00 57 68,00 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCDBdaEBAAcCADCbEBAcbdDBDeBDECDAaeCeAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CeeECADDdcADdcBABEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCeEdaECcECE B ACA  dBDED A  B          

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen ABEaBBDBCEdADdcDCaEd

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 42 21 36,75 31 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe E CDBCabBAbECADCDEdAcbADcaCBDECDABCeAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal aBdEbbDDdaADEd Aa D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DC   Dabc b                             

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 9 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ŞAHİN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 12 3 11,25 28 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 51 18 46,50 39 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCaBCDE AAEdADCbEeABdAD DaBDECDABCbAAEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal  BccbbaaCdA  BBABbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa DECcE E       a  D    A  A     C   

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 7 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 1 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 0 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇUSE ÇİNPOLAT 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 15 20,25 51 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 39 20 34,00 28 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACcDAEEdEDBBCDaBDDcCBbcEdADeeb EBEeedb

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal    eC D DcD A BD BaA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik eD   C  D   B  a   C     C              

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 15 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 2 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF BİLGİ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 13 1 12,75 64 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 6 6,50 16 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 9 2 8,50 43 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 59 18 54,50 45 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe EBCD CDbBAAECeDCbEBAcbADaDCBDECDdBC edEB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBdEC DD  ADE  ABED 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DdCb D aBd E  C d  C  b  D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen  B  B aB EEAD   C bA

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 6 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 0 71

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 1 0 100
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE SÖYLEMEZ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 14 12,50 31 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 8 3 7,25 24 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 8 3 7,25 18 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 4 0 4,00 57 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 6 4,50 23 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 36 26 29,50 25 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe  BCbB a BAdddADCbaBccbAe DbBDdCcAB      

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal       DDd c dB AB D 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik De   D ec     CA   C  D DD              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen e d a  B EE D cDC ce

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 14 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 3 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 0 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 1 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARAKOÇ 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 12 3 11,25 38 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 54 22 48,50 40 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBDAEECE BcCDDBDDaCBdBEAcDeBbbEBEeeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEddaEDba DBAEdDeBbA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAe  DC EB cD   C A    C    D E e    

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 10 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 12 3 40

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 2 2 17



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KANBUR 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 49 17 44,75 37 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDdEECEec C DBDDBCBccEAAbDBbCaBECedA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECcCEDCacD cEBDCBEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAeB  C     D                        

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 11 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 16 17,00 43 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 1 0,75 15 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 4 1,00 3 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 4 1,00 3 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 31 29 23,75 20 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdACBeAEEC DcBCaaaD  CBAcEcdbDebaEcEeCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal ea dCEDdDc  A  D  b 

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   c  Ca   b B              c            

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen eb B         e  E   

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 21 16 53

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 4 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 0 0
Bitkiler 1 0 0 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 0 0
Peroksizom 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 0 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MÜCAHİT ŞİMŞEK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 6 2,50 8 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 6 2,50 6 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 53 28 46,00 38 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe cBCacCaEB AECe CbEBAebAaaDb DECDABCeeAEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CBAECAeDbEADEc AcEDC

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCCa e  ddaa             D              

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen d ECBBaB Ea D DDCaE 

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 14 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 6 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NARİN ARSLAN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 6 6 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 6 5 4,75 16 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 38 26 31,50 26 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe E  ecCD cAe CADCbEBecdAD adBDECD BCCe EB

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal dedE    C Aad  ABbD 

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCC  D bc    cC    d  D    c  A         

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen   c B Dc      Dad   

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 11 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 5 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 1 0 8

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 0 1 0
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 0 1 0
Peroksizom 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR TOPAL 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 13 21,75 54 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 5 2 4,50 23 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 20 5 18,75 63 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 71 25 64,75 54 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe cBC BaD BAAEaeDCbEBAcEADaDCBDdCDeBeCedEe

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

TYT Sosyal CddE  D        AB   

Cevap Anahtarı B CBAECADDCEADEBBABEDC

TYT Matematik DCe  DECBECEcBCAdA C eDd DAADBAe   DCA a

Cevap Anahtarı B DCCEADECBECEABCACACCBBDEDDAADBABCCDDCABE

TYT Fen ABaCBBDBCEEADADDCaEe

Cevap Anahtarı B ABECBBDBCEEADADDCCEA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 13 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 0 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 5 67

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 5 2 42

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 1 0 100
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 1 1 50



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜME SA KIRAL 824 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 4 7 2,25 8 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 4 7 2,25 6 9,50 9,22 8,20

Toplam: 120 42 18 37,50 31 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe AdAbcDAEECE c CDDBDD CBAcbAADDBbbEBECaAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BE cCaD D   AE D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik   cb    DC       dcC c    ac E          

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 0 1 0
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 7 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,31 22,12 19,28

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 1,72 1,51

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,12 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,83 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,62 9,28 8,38

Matematik-1 30 29 0 29,00 97 8,19 8,21 6,95

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,31 1,01 1,25

TYT Matematik 40 38 1 37,75 94 9,50 9,22 8,20

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,50 1,59 1,54

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,85 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,17 1,41 1,44

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,52 5,20 4,95

Toplam: 120 103 15 99,25 83 45,94 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDeEECEDBBCDDBDDaCBABEAADDBbCEBEaeAA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BECACEDdDcDcAEcD aEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBEACB DCAEBDADAEACBADCECCDBECbBECAABCD

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen BEDBACBDEACdEBCaEeDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 29 0 97

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 11 1 92

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA DOĞAN 0 12A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 24,00 22,12 19,28

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,50 1,72 1,51

Felsefe 5 3 0 3,00 60 3,00 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 2,75 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,75 9,28 8,38

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 1,50 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 2 2 1,50 4 1,50 9,22 8,20

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,50 1,59 1,54

Kimya 7 3 1 2,75 39 2,75 2,21 1,98

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,75 1,41 1,44

TYT Fen 20 6 4 5,00 25 5,00 5,20 4,95

Toplam: 120 45 23 39,25 33 39,25 45,83 40,79

TYT Türkçe AeACdcAEECbDB CDaBDDeCBAcEdADDaEaEBECCde

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal eECeCE de DBA  DCa A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik      C     c   D          d             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen adD    c A AE Cc  D 

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 12 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 0 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 0 0 0



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 481 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 27,50 22,12 19,28

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 1,72 1,51

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 15,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 22 3 21,25 71 21,25 8,21 6,95

Geometri 10 5 0 5,00 50 5,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 27 3 26,25 66 26,25 9,22 8,20

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 1,59 1,54

Kimya 7 4 1 3,75 54 3,75 2,21 1,98

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 3,50 1,41 1,44

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 10,00 5,20 4,95

Toplam: 120 84 21 78,75 66 78,75 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACBDedECEDBBCDDBDDcCBAcEAcDeebaEBECCdA

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal BEdACEDCDcDBAdBDCcEA

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDBaACBCDb EBcAD EACBAD ECC  E D ECA B  

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD

TYT Fen B D  CcDa  AEBCaEeDC

Cevap Anahtarı A BEDBACBDEACAEBCDEADC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 10 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 1 0 100
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 3 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 6 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Ekosistemde Madde ve Enerji Akışı 1 1 0 100
Bitkiler 1 0 1 0
Lipitler 1 0 1 0
Endoplazmik Retikulum 1 1 0 100
Peroksizom 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 2 2 0 100



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLAYDA KULAKSIZ 1041 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 4 8 2,00 5 12,88 22,12 19,28

Toplam: 120 4 8 2,00 2 22,62 45,83 40,79

TYT Türkçe cebbBCc cAAcd                           

Cevap Anahtarı B EBCDBCDEBAAECADCDEBABEADBDCBDECDABCCAAEB

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 4 8 10



SONUÇ BELGESİ EKSEN YKS 1. OTURUM - TYT 04 (EA01-SS.25TYT04)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IŞIL ÖZALP 843 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 12,88 22,12 19,28

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,26 2,19

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 0,75 1,72 1,51

Felsefe 5 2 2 1,50 30 0,75 2,12 1,93

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 1,50 3,18 2,74

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 3,00 9,28 8,38

Matematik-1 30 15 6 13,50 45 6,75 8,21 6,95

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,01 1,25

TYT Matematik 40 15 6 13,50 34 6,75 9,22 8,20

Toplam: 120 50 27 43,25 36 22,62 45,83 40,79

TYT Türkçe ACACcDAdECEDBBCcDcDDeCBbBEAcDaebeEBEeCAe

Cevap Anahtarı A ACACBDAEECEDBBCDDBDDBCBABEAADDBECEBECCAA

TYT Sosyal dEedaE aDbDcAc D B A

Cevap Anahtarı A BECACEDCDADBAEBDCBEA

TYT Matematik CDcEAC CDCdbaDdD E C AaC  C             

Cevap Anahtarı A CDBEACBCDCAEBDADAEACBADCECCDBECDBECAABCD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 13 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

İklim Elemanları / Yağış 1 1 0 100
Doğa ve İnsan Etkileşimi 1 0 0 0
Türkiye'de Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Göçlerin Nedenleri, Sonuçları ve Mekansal Etkileri 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 6 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 12 0 0 0
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