
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

3 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470

4 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

5 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

6 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

7 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

8 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

9 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

10 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

11 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

12 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

13 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

14 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

15 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

16 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

17 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

18 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

19 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

20 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

21 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

22 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

23 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

24 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

25 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

26 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

27 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

28 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

29 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

30 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

31 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

32 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

33 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

34 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

35 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

36 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

37 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

38 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

39 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

40 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

41 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

42 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

43 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

44 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

45 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

46 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

47 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

48 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

49 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

50 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

51 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

52 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

53 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

54 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

55 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

56 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

57 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

58 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

59 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

60 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

61 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

62 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

63 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

64 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

65 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956

66 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

67 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

68 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821

69 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

70 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

71 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

72 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

73 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

74 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

75 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

76 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

77 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

78 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

79 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

80 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

81 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

82 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

83 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

84 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520

85 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

86 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

87 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

88 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747

89 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644

90 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014

91 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

3 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470

4 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

5 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

6 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

7 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

8 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

9 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

10 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

11 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

12 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

13 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

14 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

15 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

16 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

17 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

18 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

19 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

20 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

21 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

22 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

23 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

24 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

25 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

26 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

27 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

28 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

29 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

30 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

31 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

32 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

33 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

34 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

35 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

36 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

37 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

38 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

39 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

40 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

41 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

42 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

43 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

44 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

45 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

46 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

47 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

48 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

49 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

50 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

51 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

52 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

53 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

54 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

55 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

56 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

57 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

58 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

59 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

60 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

61 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

62 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

63 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

64 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

65 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956

66 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

67 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

68 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821

69 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

70 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

71 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

72 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

73 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

74 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

75 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

76 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

77 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

78 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

79 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

80 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

81 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

82 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

83 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

84 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520

85 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

86 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

87 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

88 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747

89 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644

90 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014

91 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel
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OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

3 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470

4 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

5 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

6 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

7 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

8 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

9 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

10 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

11 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

12 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

13 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

14 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

15 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

16 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

17 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

18 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

19 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

20 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

21 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

22 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

23 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

24 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

25 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

26 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

27 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

28 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

29 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

30 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

31 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

32 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

33 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

34 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

35 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

36 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

37 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

38 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

39 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

40 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

41 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

42 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

43 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

44 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

45 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

46 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

47 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

48 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

1 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

2 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

3 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

4 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

5 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

6 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

7 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

8 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

9 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

10 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

11 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

12 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

13 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

14 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

15 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

16 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

17 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

18 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

19 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

20 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

21 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935

22 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

23 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

24 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

25 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

26 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

27 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

28 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

29 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

30 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

31 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

32 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

33 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

34 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

35 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

36 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

37 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

2 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

4 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

5 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

6 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014
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12H SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

3 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

4 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

5 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

6 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

7 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

8 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

9 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

10 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

11 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

12 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

13 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

14 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

15 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

16 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

17 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

18 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

19 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

20 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

21 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

22 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

23 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

24 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

25 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

26 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

27 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

28 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

29 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

30 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

31 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

32 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

33 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

34 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

35 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

36 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

37 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

38 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

39 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

2 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

3 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520
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13E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13E

KATILIMLAR

1 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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13M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13M

KATILIMLAR

1 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

1 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

2 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

3 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

4 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

5 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

6 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

7 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

8 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

9 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

10 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

11 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

12 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

13 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

14 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

15 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

16 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

17 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

18 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

19 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

20 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

21 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935

22 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

23 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

24 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

25 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

26 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

27 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

28 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

29 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

30 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

31 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

32 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

33 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

34 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

35 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

36 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

37 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

2 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

4 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

5 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

6 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

3 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

4 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

5 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

6 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

7 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

8 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

9 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

10 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

11 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

12 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

13 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

14 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

15 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

16 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

17 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

18 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

19 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

20 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

21 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

22 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

23 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

24 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

25 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

26 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

27 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

28 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

29 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

30 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

31 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

32 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

33 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

34 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

35 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

36 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

37 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

38 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

39 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

2 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

3 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520
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13E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13E

KATILIMLAR

1 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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13M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13M

KATILIMLAR

1 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

1 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

2 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

3 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

4 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

5 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

6 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

7 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

8 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

9 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

10 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

11 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

12 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

13 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

14 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

15 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

16 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

17 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

18 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

19 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

20 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

21 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935

22 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

23 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

24 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

25 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

26 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

27 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

28 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

29 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

30 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

31 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

32 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

33 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

34 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

35 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

36 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

37 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644
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12 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

2 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

4 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

5 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

6 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12B SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12F SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12H SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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13 SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

3 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

4 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

5 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

6 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

7 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

8 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

9 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

10 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

11 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

12 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

13 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

14 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

15 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

16 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

17 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

18 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

19 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

20 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

21 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

22 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

23 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

24 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

25 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

26 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

27 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

28 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

29 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

30 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

31 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

32 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

33 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

34 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

35 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

36 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

37 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

38 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

39 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747
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13A SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

2 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

3 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520
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13E SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13E

KATILIMLAR

1 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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13M SINIFI TEST BAZLI NET LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13M

KATILIMLAR

1 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 110 8 108,00 464,909 2804

2 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 106 12 103,00 449,453 7100

3 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 4 0 4,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 95 15 91,25 414,392 26470

4 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 89 6 87,50 401,095 37122

5 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 27 0 27,00 9 1 8,75 5 1 4,75 5 2 4,50 3 0 3,00 89 13 85,75 398,081 39833

6 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 85 14 81,50 386,149 51123

7 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 1 25,75 8 0 8,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 86 20 81,00 382,103 55316

8 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 5 1 4,75 83 14 79,50 380,534 56910

9 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 13 3 12,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 81 9 78,75 377,548 59998

10 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 5 1 4,75 7 0 7,00 3 2 2,50 82 16 78,00 375,886 61884

11 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 79 8 77,00 370,600 67687

12 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 80 15 76,25 369,352 69096

13 0 ŞULE B   36 4 35,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 0 17,00 5 1 4,75 5 2 4,50 2 0 2,00 77 12 74,00 363,460 75826

14 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 0 20,00 2 0 2,00 75 3 74,25 361,689 77942

15 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 6 17,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 77 28 70,00 351,287 90941

16 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 19 2 18,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 75 22 69,50 350,525 91995

17 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 3 18,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 74 22 68,50 346,432 97496

18 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 0 15,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 70 13 66,75 341,740 104014

19 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 14 2 13,50 1 1 0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 71 23 65,25 337,284 110166

20 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 1 14,75 5 1 4,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 69 17 64,75 334,481 114225

21 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 16 2 15,50 3 0 3,00 1 1 0,75 6 1 5,75 1 1 0,75 68 15 64,25 334,134 114713

22 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 5 14,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 70 27 63,25 331,529 118525

23 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 16 4 15,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 67 15 63,25 331,386 118751

24 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 18 5 16,75 2 1 1,75 4 2 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 71 31 63,25 330,817 119661

25 0 SEDEF 13 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 1 17,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 67 16 63,00 329,258 121977

26 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 66 15 62,25 328,163 123606

27 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 129160

28 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 14 60,50 322,221 133082

29 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 5 1 4,75 1 2 0,50 65 20 60,00 321,292 134545
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

30 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 14 3 13,25 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 64 19 59,25 320,641 135592

31 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 3 15,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 65 23 59,25 319,849 136861

32 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 148641

33 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 58 4 57,00 311,795 150101

34 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 63 27 56,25 311,192 151137

35 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 8 9,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 62 29 54,75 305,104 161531

36 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 59 18 54,50 304,378 162798

37 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 15 5 13,75 2 1 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 63 37 53,75 302,600 165763

38 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 171061

39 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 2 14,50 2 0 2,00 57 19 52,25 297,461 174799

40 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 175956

41 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 177030

42 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 56 19 51,25 294,449 180211

43 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 2 4,50 2 3 1,25 55 19 50,25 293,167 182283

44 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 182299

45 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 183538

46 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 185030

47 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 186213

48 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 16 0 16,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 54 20 49,00 287,651 191935

49 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 20 48,00 285,124 196270

50 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 196656

51 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 196840

52 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 10 7 8,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 0 3,00 55 31 47,25 284,585 197226

53 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 8 2 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 58 42 47,50 283,983 198293

54 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 199076

55 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 201439

56 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 201957

57 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 48 9 45,75 278,420 208099

58 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 8 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 53 30 45,50 278,306 208403
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

59 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 210056

60 0 SUDE   27 8 25,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 9 2 8,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 49 18 44,50 276,571 211442

61 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 221061

62 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 224891

63 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 47 22 41,50 265,926 229950

64 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 10 4 9,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 49 32 41,00 264,719 231883

65 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 24 41,00 264,675 231956

66 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 233827

67 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 22 1 21,75 1 0 1,00 41 5 39,75 261,170 237869

68 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 16 39,00 258,815 241821

69 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 44 24 38,00 256,185 246191

70 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 246969

71 0 DOĞU 13 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 247722

72 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 253971

73 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 43 27 36,25 250,724 254853

74 0 MİRAÇ   28 12 25,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 257306

75 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 259558

76 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 39 16 35,00 247,109 260356

77 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 260828

78 0 İREMM 13 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 263736

79 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 265751

80 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 268459

81 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 269795

82 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 35 15 31,25 236,018 276015

83 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 31 23 25,25 218,496 296177

84 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 304520

85 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 307958

86 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 308337

87 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 8 3,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 26 39 16,25 192,445 315634
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OKUL TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

88 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 9 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 21 30 13,50 184,331 319747

89 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 18 -2,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 31 73 12,75 182,357 320644

90 0 12F 9 15 5,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 14 26 7,50 166,822 326014

91 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 18 11,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

1 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 5 0 5,00 2 3 1,25 5 0 5,00 5 0 5,00 26 2 25,50 9 1 8,75 6 1 5,75 5 2 4,50 6 0 6,00 106 12 103,00 449,453 7100

2 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 3 0 3,00 2 1 1,75 2 0 2,00 5 0 5,00 13 3 12,25 5 0 5,00 4 1 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 81 9 78,75 377,548 59998

3 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 2 2 1,50 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 22 2 21,50 1 0 1,00 5 1 4,75 7 0 7,00 3 2 2,50 82 16 78,00 375,886 61884

4 0 ŞULE B   36 4 35,00 2 3 1,25 1 1 0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 17 0 17,00 5 1 4,75 5 2 4,50 2 0 2,00 77 12 74,00 363,460 75826

5 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 19 6 17,50 3 0 3,00 3 2 2,50 3 3 2,25 4 2 3,50 77 28 70,00 351,287 90941

6 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 1 2 0,50 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 15 1 14,75 5 1 4,75 2 1 1,75 2 3 1,25 0 2 -0,50 69 17 64,75 334,481 114225

7 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 1 2 0,50 2 0 2,00 2 0 2,00 5 0 5,00 16 2 15,50 3 0 3,00 1 1 0,75 6 1 5,75 1 1 0,75 68 15 64,25 334,134 114713

8 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 2 0 2,00 4 1 3,75 16 4 15,00 3 0 3,00 3 1 2,75 2 1 1,75 4 1 3,75 67 15 63,25 331,386 118751

9 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 1 3 0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 5 0 5,00 14 4 13,00 1 0 1,00 1 0 1,00 1 0 1,00 64 14 60,50 322,221 133082

10 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 1 2 0,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 18 2 17,50 1 2 0,50 1 2 0,50 5 1 4,75 1 2 0,50 65 20 60,00 321,292 134545

11 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 14 3 13,25 1 0 1,00 4 1 3,75 6 0 6,00 3 2 2,50 64 19 59,25 320,641 135592

12 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 5 0 5,00 2 1 1,75 2 3 1,25 4 1 3,75 16 3 15,25 1 2 0,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 1 2,75 65 23 59,25 319,849 136861

13 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 5 0 5,00 3 0 3,00 3 0 3,00 5 0 5,00 8 0 8,00 1 0 1,00 1 0 1,00 58 4 57,00 311,795 150101

14 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 1 1 0,75 4 1 3,75 3 2 2,50 4 1 3,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 171061

15 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 3 1 2,75 3 0 3,00 2 1 1,75 4 1 3,75 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 177030

16 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 4 1 3,75 3 2 2,50 2 3 1,25 4 1 3,75 8 6 6,50 1 0 1,00 56 19 51,25 294,449 180211

17 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 0 1 -0,25 3 1 2,75 8 4 7,00 5 0 5,00 2 1 1,75 5 2 4,50 2 3 1,25 55 19 50,25 293,167 182283

18 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 3 2 2,50 4 1 3,75 2 2 1,50 5 0 5,00 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 182299

19 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 1 3 0,25 2 0 2,00 3 1 2,75 4 1 3,75 7 2 6,50 1 0 1,00 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 183538

20 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 2 2 1,50 3 2 2,50 1 4 0,00 4 1 3,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 185030

21 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 2 2 1,50 1 1 0,75 2 1 1,75 4 1 3,75 16 0 16,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 54 20 49,00 287,651 191935

22 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 3 1 2,75 2 0 2,00 1 3 0,25 4 1 3,75 10 7 8,25 2 1 1,75 2 3 1,25 4 3 3,25 3 0 3,00 55 31 47,25 284,585 197226

23 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 1 4 0,00 2 2 1,50 2 3 1,25 3 2 2,50 16 5 14,75 8 2 7,50 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 58 42 47,50 283,983 198293

24 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 0 3 -0,75 1 0 1,00 2 0 2,00 3 1 2,75 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 201957

25 0 SUDE   27 8 25,00 2 1 1,75 1 2 0,50 1 2 0,50 9 2 8,50 3 1 2,75 3 2 2,50 3 0 3,00 49 18 44,50 276,571 211442

26 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 2 2 1,50 3 1 2,75 1 0 1,00 2 1 1,75 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 221061

27 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 2 0,50 5 0 5,00 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 224891

28 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 1 0 1,00 2 0 2,00 5 0 5,00 22 1 21,75 1 0 1,00 41 5 39,75 261,170 237869



   SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

29 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 0 1 -0,25 3 0 3,00 2 1 1,75 2 3 1,25 6 6 4,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 2 1,50 44 24 38,00 256,185 246191

30 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 0 1 -0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 253971

31 0 MİRAÇ   28 12 25,00 2 3 1,25 2 1 1,75 2 3 1,25 3 2 2,50 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 257306

32 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 3 2 2,50 2 1 1,75 1 3 0,25 5 0 5,00 2 2 1,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 268459

33 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 2 2 1,50 0 2 -0,50 2 1 1,75 4 1 3,75 35 15 31,25 236,018 276015

34 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 1 4 0,00 1 4 0,00 0 5 -1,25 4 1 3,75 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 307958

35 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 2 1 1,75 2 0 2,00 2 0 2,00 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 308337

36 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 0 1 -0,25 0 1 -0,25 0 2 -0,50 2 3 1,25 5 8 3,00 0 3 -0,75 2 3 1,25 1 3 0,25 26 39 16,25 192,445 315634

37 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 3 2 2,50 2 18 -2,50 1 8 -1,00 2 5 0,75 2 5 0,75 0 2 -0,50 31 73 12,75 182,357 320644

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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12 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 3 1 2,75 3 0 3,00 4 0 4,00 5 0 5,00 20 0 20,00 2 0 2,00 75 3 74,25 361,689 77942

2 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 2 3 1,25 4 0 4,00 3 2 2,50 4 1 3,75 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 196656

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 3 1 2,75 4 0 4,00 3 0 3,00 3 1 2,75 4 1 3,75 0 1 -0,25 48 9 45,75 278,420 208099

4 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 3 2 2,50 4 0 4,00 4 0 4,00 2 3 1,25 13 4 12,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 210056

5 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 2 3 1,25 1 3 0,25 3 1 2,75 4 1 3,75 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 233827

6 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 3 2 2,50 1 2 0,50 1 0 1,00 4 0 4,00 3 4 2,00 0 1 -0,25 1 0 1,00 43 16 39,00 258,815 241821

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12B SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 1 1 0,75 4 1 3,75 4 1 3,75 16 2 15,50 0 2 -0,50 1 0 1,00 4 2 3,50 3 2 2,50 66 15 62,25 328,163 123606

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 2 2 1,50 4 1 3,75 1 3 0,25 4 1 3,75 7 4 6,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 0 1 -0,25 47 24 41,00 264,675 231956

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12F SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 12F 9 15 5,25 3 2 2,50 1 4 0,00 1 4 0,00 0 1 -0,25 14 26 7,50 166,822 326014

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



12H SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 2 2 1,50 3 1 2,75 3 1 2,75 3 2 2,50 15 2 14,50 2 0 2,00 57 19 52,25 297,461 174799

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 26 4 25,00 8 0 8,00 7 0 7,00 7 0 7,00 6 0 6,00 110 8 108,00 464,909 2804

2 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 5 0 5,00 3 2 2,50 5 0 5,00 5 0 5,00 25 1 24,75 5 0 5,00 2 0 2,00 1 0 1,00 0 1 -0,25 89 6 87,50 401,095 37122

3 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 3 2 2,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 4 1 3,75 27 0 27,00 9 1 8,75 5 1 4,75 5 2 4,50 3 0 3,00 89 13 85,75 398,081 39833

4 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 4 0 4,00 5 0 5,00 5 0 5,00 5 0 5,00 15 4 14,00 2 0 2,00 5 2 4,50 4 2 3,50 6 0 6,00 85 14 81,50 386,149 51123

5 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 5 0 5,00 4 1 3,75 3 2 2,50 5 0 5,00 26 1 25,75 8 0 8,00 2 4 1,00 1 2 0,50 1 1 0,75 86 20 81,00 382,103 55316

6 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 3 2 2,50 4 1 3,75 3 1 2,75 5 0 5,00 15 4 14,00 1 0 1,00 5 1 4,75 6 0 6,00 5 1 4,75 83 14 79,50 380,534 56910

7 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 4 1 3,75 4 1 3,75 5 0 5,00 5 0 5,00 17 1 16,75 2 2 1,50 1 0 1,00 2 1 1,75 1 0 1,00 79 8 77,00 370,600 67687

8 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 4 0 4,00 4 1 3,75 4 1 3,75 4 1 3,75 17 2 16,50 4 0 4,00 1 2 0,50 5 2 4,50 3 1 2,75 80 15 76,25 369,352 69096

9 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 1 3 0,25 1 1 0,75 2 0 2,00 5 0 5,00 19 2 18,50 5 0 5,00 4 1 3,75 6 1 5,75 3 3 2,25 75 22 69,50 350,525 91995

10 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 2 1 1,75 3 2 2,50 3 1 2,75 4 1 3,75 19 3 18,25 2 2 1,50 2 2 1,50 4 1 3,75 2 2 1,50 74 22 68,50 346,432 97496

11 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 0 3 -0,75 2 0 2,00 3 0 3,00 4 1 3,75 15 0 15,00 1 0 1,00 3 0 3,00 5 2 4,50 2 2 1,50 70 13 66,75 341,740 104014

12 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 2 3 1,25 3 2 2,50 2 3 1,25 5 0 5,00 14 2 13,50 1 1 0,75 4 3 3,25 2 2 1,50 4 1 3,75 71 23 65,25 337,284 110166

13 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 2 3 1,25 2 2 1,50 4 1 3,75 3 2 2,50 16 5 14,75 2 3 1,25 3 1 2,75 5 1 4,75 2 3 1,25 70 27 63,25 331,529 118525

14 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 3 2 2,50 3 1 2,75 1 4 0,00 3 2 2,50 18 5 16,75 2 1 1,75 4 2 3,50 2 4 1,00 2 3 1,25 71 31 63,25 330,817 119661

15 0 SEDEF 13 32 8 30,00 3 2 2,50 3 1 2,75 2 3 1,25 5 0 5,00 18 1 17,75 2 0 2,00 1 0 1,00 1 1 0,75 67 16 63,00 329,258 121977

16 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 4 1 3,75 2 0 2,00 3 2 2,50 5 0 5,00 17 2 16,50 0 1 -0,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 129160

17 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 3 2 2,50 5 0 5,00 1 1 0,75 4 1 3,75 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 148641

18 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 3 2 2,50 1 4 0,00 2 3 1,25 4 1 3,75 9 3 8,25 1 0 1,00 2 3 1,25 5 1 4,75 4 2 3,50 63 27 56,25 311,192 151137

19 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 3 2 2,50 0 3 -0,75 4 1 3,75 5 0 5,00 11 8 9,00 0 2 -0,50 2 3 1,25 1 3 0,25 1 2 0,50 62 29 54,75 305,104 161531

20 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 4 1 3,75 4 1 3,75 1 4 0,00 3 2 2,50 15 5 13,75 2 1 1,75 3 4 2,00 2 3 1,25 1 4 0,00 63 37 53,75 302,600 165763

21 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 1 3 0,25 3 1 2,75 3 2 2,50 3 2 2,50 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 175956

22 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 3 2 2,50 3 2 2,50 3 0 3,00 5 0 5,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 186213

23 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 2 3 1,25 2 2 1,50 1 4 0,00 5 0 5,00 7 1 6,75 1 3 0,25 1 0 1,00 0 1 -0,25 53 20 48,00 285,124 196270

24 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 2 1 1,75 1 4 0,00 1 1 0,75 5 0 5,00 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 196840

25 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 2 0 2,00 3 0 3,00 1 2 0,50 5 0 5,00 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 199076

26 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 2 1 1,75 2 1 1,75 3 2 2,50 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 201439

27 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 2 3 1,25 2 1 1,75 2 1 1,75 4 1 3,75 13 8 11,00 2 4 1,00 1 1 0,75 1 1 0,75 53 30 45,50 278,306 208403

28 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 1 4 0,00 2 3 1,25 2 3 1,25 5 0 5,00 3 3 2,25 2 1 1,75 47 22 41,50 265,926 229950



13 SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

29 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 0 4 -1,00 0 3 -0,75 2 2 1,50 5 0 5,00 10 4 9,00 2 1 1,75 0 3 -0,75 1 4 0,00 49 32 41,00 264,719 231883

30 0 DOĞU 13 24 14 20,50 4 1 3,75 4 0 4,00 2 3 1,25 4 1 3,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 247722

31 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 2 2 1,50 3 1 2,75 3 2 2,50 4 1 3,75 5 6 3,50 0 2 -0,50 43 27 36,25 250,724 254853

32 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 1 1 0,75 2 1 1,75 2 1 1,75 3 1 2,75 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 259558

33 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 5 0 5,00 3 1 2,75 2 2 1,50 4 1 3,75 39 16 35,00 247,109 260356

34 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 0 2 -0,50 1 1 0,75 3 1 2,75 3 2 2,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 260828

35 0 İREMM 13 27 10 24,50 2 1 1,75 2 1 1,75 2 2 1,50 4 0 4,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 263736

36 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 1 2 0,50 3 2 2,50 2 1 1,75 3 2 2,50 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 265751

37 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 2 3 1,25 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 269795

38 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 2 3 1,25 2 3 1,25 0 4 -1,00 3 2 2,50 31 23 25,25 218,496 296177

39 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 1 3 0,25 4 0 4,00 2 0 2,00 2 3 1,25 4 9 1,75 1 2 0,50 0 4 -1,00 21 30 13,50 184,331 319747

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13A SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 4 1 3,75 4 1 3,75 2 3 1,25 5 0 5,00 10 3 9,25 1 0 1,00 1 0 1,00 1 2 0,50 59 18 54,50 304,378 162798

2 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 1 3 0,25 4 0 4,00 3 1 2,75 2 3 1,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 246969

3 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 2 0 2,00 1 1 0,75 1 1 0,75 2 2 1,50 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 304520

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS
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Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13E SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 13E

KATILIMLAR

1 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 2 2 1,50 0 1 -0,25 4 0 4,00 4 0 4,00 3 1 2,75 0 1 -0,25 0 2 -0,50 16 18 11,50

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.



13M SINIFI TYT NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Genel

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,6220,61 54,47 304,000

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,2819,07 51,50 294,080

SINIF: 13M

KATILIMLAR

1 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 5 0 5,00 5 0 5,00 4 1 3,75 5 0 5,00 24 3 23,25 4 0 4,00 4 3 3,25 5 1 4,75 5 1 4,75 95 15 91,25 414,392 26470

NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.

PUAN ORT. GÖRE KIYAS

500

0

100

200

300

400

TYT
Şube Ort. Okul Ort. İlçe Ort. İl Ort. Genel Ort.
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

3 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470

4 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

5 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

6 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

7 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

8 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

9 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

10 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

11 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

12 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

13 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

14 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

15 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

16 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

17 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

18 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

19 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

20 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

21 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

22 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

23 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

24 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

25 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

26 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606

27 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

28 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

29 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

30 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

31 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

32 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

33 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

34 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

35 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

36 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

37 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

38 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

39 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799

40 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

41 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

42 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

43 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

44 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

45 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

46 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

47 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

48 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

49 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

50 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

51 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

52 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

53 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

54 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

55 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

56 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

57 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

58 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

59 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

60 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

61 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

62 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

63 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

64 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

65 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956

66 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

67 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

68 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821

69 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

70 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

71 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

72 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

73 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

74 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

75 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

76 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

77 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

78 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

79 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

80 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

81 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

82 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

83 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

84 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520

85 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

86 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

87 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

88 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747

89 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644

90 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014

91 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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OKUL TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

KATILIMLAR

TESTLERİ NET ORTALAMALARINA GÖRE KIYASLAMA
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   SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF:   

KATILIMLAR

1 901 SERPİL AKSOY   37 3 36,25 17 3 16,25 35 3 34,25 17 3 16,25 106 12 103,00 449,453 1 2 2 37 7100

2 0 İREM ÖNCÜ   38 2 37,50 12 1 11,75 18 3 17,25 13 3 12,25 81 9 78,75 377,548 2 9 11 415 59998

3 0 FURKAN KAPTAN   33 7 31,25 11 4 10,00 23 2 22,50 15 3 14,25 82 16 78,00 375,886 3 10 13 426 61884

4 0 ŞULE B   36 4 35,00 12 5 10,75 17 0 17,00 12 3 11,25 77 12 74,00 363,460 4 13 21 527 75826

5 0 BERKANT BALTA   29 11 26,25 16 4 15,00 22 6 20,50 10 7 8,25 77 28 70,00 351,287 5 15 30 621 90941

6 0 SÜMEYE T   34 5 32,75 11 4 10,00 20 2 19,50 4 6 2,50 69 17 64,75 334,481 6 20 52 813 114225

7 0 ALEYNA SARAÇ   31 8 29,00 10 2 9,50 19 2 18,50 8 3 7,25 68 15 64,25 334,134 7 21 53 817 114713

8 0 ESMA ATASEVER   31 4 30,00 8 4 7,00 19 4 18,00 9 3 8,25 67 15 63,25 331,386 8 23 61 855 118751

9 0 EMİNE KELEŞ   33 7 31,25 14 3 13,25 14 4 13,00 3 0 3,00 64 14 60,50 322,221 9 28 83 987 133082

10 0 SILA KADAGAN   32 5 30,75 7 6 5,50 19 4 18,00 7 5 5,75 65 20 60,00 321,292 10 29 85 1006 134545

11 0 YUNUS EMRE   28 8 26,00 8 5 6,75 15 3 14,25 13 3 12,25 64 19 59,25 320,641 11 30 86 1010 135592

12 0 BATIN ÇALIŞIR   26 10 23,50 13 5 11,75 17 5 15,75 9 3 8,25 65 23 59,25 319,849 12 31 88 1022 136861

13 0 EFE ÖZKAN   32 4 31,00 16 0 16,00 8 0 8,00 2 0 2,00 58 4 57,00 311,795 13 33 107 1143 150101

14 0 AYŞE ÖZDEMİR   33 7 31,25 12 5 10,75 11 0 11,00 56 12 53,00 299,584 14 38 152 1363 171061

15 0 SILAÇALIŞKAN   32 7 30,25 12 3 11,25 10 3 9,25 1 0 1,00 55 13 51,75 296,173 15 41 169 1428 177030

16 0 BERİL AKSOY   34 6 32,50 13 7 11,25 9 6 7,50 56 19 51,25 294,449 16 42 178 1454 180211

17 0 SUDENAZ GÜDEK   30 7 28,25 3 2 2,50 13 4 12,00 9 6 7,50 55 19 50,25 293,167 17 43 186 1473 182283

18 0 DİLARAKAYA   37 3 36,25 14 5 12,75 1 1 0,75 1 0 1,00 53 9 50,75 293,162 18 44 187 1474 182299

19 0 NİSA NUR DEPREM   34 3 33,25 10 5 8,75 8 2 7,50 1 0 1,00 53 10 50,50 292,436 19 45 190 1485 183538

20 0 DEMET ARAS   28 9 25,75 10 9 7,75 18 5 16,75 56 23 50,25 291,599 20 46 197 1502 185030

21 0 MEHDİŞAN ZOR   28 6 26,50 9 5 7,75 16 0 16,00 1 9 -1,25 54 20 49,00 287,651 21 48 213 1575 191935

22 0 HABİL KAHRAMAN   24 12 21,00 10 5 8,75 12 8 10,00 9 6 7,50 55 31 47,25 284,585 22 52 230 1631 197226

23 0 IRMAK BAŞARAN   22 14 18,50 8 11 5,25 24 7 22,25 4 10 1,50 58 42 47,50 283,983 23 53 233 1641 198293

24 0 BUSE ÇİNPOLAT   34 4 33,00 6 4 5,00 9 0 9,00 49 8 47,00 281,937 24 56 247 1681 201957

25 0 SUDE   27 8 25,00 4 5 2,75 9 2 8,50 9 3 8,25 49 18 44,50 276,571 25 60 282 1789 211442

26 0 ELİF TIRIŞ   30 7 28,25 8 4 7,00 9 4 8,00 47 15 43,25 271,070 26 61 319 1888 221061

27 0 KAAN AYDOĞDU   31 8 29,00 10 7 8,25 6 3 5,25 47 18 42,50 268,877 27 62 331 1921 224891

28 0 YUSUF AKIN   10 4 9,00 8 0 8,00 23 1 22,75 41 5 39,75 261,170 28 67 365 2036 237869

29 0 ROJİN DOGU   28 9 25,75 7 5 5,75 6 6 4,50 3 4 2,00 44 24 38,00 256,185 29 69 392 2111 246191

30 0 MENEKŞE ERKEÇ   27 8 25,00 6 2 5,50 7 4 6,00 40 14 36,50 251,361 30 72 419 2174 253971

31 0 MİRAÇ   28 12 25,00 9 9 6,75 5 4 4,00 42 25 35,75 249,181 31 74 428 2204 257306

32 0 SEDEF ENGİNER   24 10 21,50 11 6 9,50 2 3 1,25 1 1 0,75 38 20 33,00 241,394 32 80 445 2262 268459

33 0 ECRİN IŞIK   27 9 24,75 8 6 6,50 35 15 31,25 236,018 33 82 461 2314 276015

34 0 UMUT CAN BULUT   20 17 15,75 6 14 2,50 3 3 2,25 29 34 20,50 204,677 34 85 493 2483 307958

35 0 EG  MAYTALMAN   15 10 12,50 6 1 5,75 2 0 2,00 23 11 20,25 204,038 35 86 494 2486 308337

36 0 MEDİNE SUNA   16 15 12,25 2 7 0,25 5 8 3,00 3 9 0,75 26 39 16,25 192,445 36 87 499 2518 315634

37 0 YUSUF KIZMAZ   16 24 10,00 8 11 5,25 3 26 -3,50 4 12 1,00 31 73 12,75 182,357 37 89 502 2541 320644
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12 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12

KATILIMLAR

1 0 BUSENAZ ALTUNIŞIK 12 38 2 37,50 15 1 14,75 22 0 22,00 75 3 74,25 361,689 1 14 22 541 77942

2 777 AZRA AĞAÇ 12 33 7 31,25 13 6 11,50 6 3 5,25 52 16 48,00 284,965 2 50 227 1625 196656

3 824 RÜMEYSA KIRAL 12 31 5 29,75 13 2 12,50 4 2 3,50 48 9 45,75 278,420 3 57 265 1744 208099

4 0 KAAN TAŞÇEVİREN 12 24 13 20,75 13 5 11,75 13 5 11,75 1 0 1,00 51 23 45,25 277,325 4 59 277 1774 210056

5 0 DİLARA AK 12 30 6 28,50 10 8 8,00 5 2 4,50 0 1 -0,25 45 17 40,75 263,707 5 66 357 2004 233827

6 0 MERVE KARACA 12 30 7 28,25 9 4 8,00 3 4 2,00 1 1 0,75 43 16 39,00 258,815 6 68 378 2070 241821
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12B SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12B

KATILIMLAR

1 795 GÜLEVSU DİLSİZ 12B 33 4 32,00 9 3 8,25 16 4 15,00 8 4 7,00 66 15 62,25 328,163 1 26 68 894 123606
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12E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12E

KATILIMLAR

1 811 NİSANUR Sİ *R 12E 28 11 25,25 11 7 9,25 7 4 6,00 1 2 0,50 47 24 41,00 264,675 1 65 353 1989 231956
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12F SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12F

KATILIMLAR

1 0 12F 9 15 5,25 5 11 2,25 14 26 7,50 166,822 1 90 505 2553 326014
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12H SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 12H

KATILIMLAR

1 846 ECRİN NAZ CAN 12H 29 11 26,25 11 6 9,50 17 2 16,50 57 19 52,25 297,461 1 39 162 1403 174799
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13 SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13

KATILIMLAR

1 0 İLKER BEDİR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 34 4 33,00 20 0 20,00 110 8 108,00 464,909 1 1 1 17 2804

2 0 AKIN TEKİN 13 38 2 37,50 18 2 17,50 30 1 29,75 3 1 2,75 89 6 87,50 401,095 2 4 4 220 37122

3 0 SUDE DEREN 13 32 4 31,00 8 5 6,75 36 1 35,75 13 3 12,25 89 13 85,75 398,081 3 5 5 247 39833

4 0 RÜMEYSA SANDAL 13 34 6 32,50 19 0 19,00 17 4 16,00 15 4 14,00 85 14 81,50 386,149 4 6 8 345 51123

5 0 AHMET KÖKKURT 13 31 9 28,75 17 3 16,25 34 1 33,75 4 7 2,25 86 20 81,00 382,103 5 7 9 377 55316

6 0 BERİVAN AYDIN 13 36 4 35,00 15 4 14,00 16 4 15,00 16 2 15,50 83 14 79,50 380,534 6 8 10 395 56910

7 0 SEHER DURGÜR 13 38 2 37,50 18 2 17,50 19 3 18,25 4 1 3,75 79 8 77,00 370,600 7 11 17 467 67687

8 0 ZEYNEP 13 34 5 32,75 16 3 15,25 21 2 20,50 9 5 7,75 80 15 76,25 369,352 8 12 19 482 69096

9 0 YAREN AKSU 13 29 11 26,25 9 4 8,00 24 2 23,50 13 5 11,75 75 22 69,50 350,525 9 16 31 631 91995

10 0 HATİCE YAPAR 13 33 7 31,25 12 5 10,75 21 5 19,75 8 5 6,75 74 22 68,50 346,432 10 17 35 668 97496

11 0 SENA AKSOY 13 35 5 33,75 9 4 8,00 16 0 16,00 10 4 9,00 70 13 66,75 341,740 11 18 40 718 104014

12 0 YUSUF KARATAŞ 13 34 6 32,50 12 8 10,00 15 3 14,25 10 6 8,50 71 23 65,25 337,284 12 19 47 767 110166

13 0 MERVE VERGİ 13 31 6 29,50 11 8 9,00 18 8 16,00 10 5 8,75 70 27 63,25 331,529 13 22 60 852 118525

14 0 GAMZE TOPALOĞLU 13 33 7 31,25 10 9 7,75 20 6 18,50 8 9 5,75 71 31 63,25 330,817 14 24 62 863 119661

15 0 SEDEF 13 32 8 30,00 13 6 11,50 20 1 19,75 2 1 1,75 67 16 63,00 329,258 15 25 66 882 121977

16 0 ESMA PAK 13 33 7 31,25 14 3 13,25 17 3 16,25 1 1 0,75 65 14 61,50 324,646 16 27 77 947 129160

17 0 SÜMEYYE YILDIZ 13 33 5 31,75 13 4 12,00 15 4 14,00 0 1 -0,25 61 14 57,50 312,699 17 32 102 1124 148641

18 0 BERFİN AYDIN 13 32 8 30,00 10 10 7,50 10 3 9,25 11 6 9,50 63 27 56,25 311,192 18 34 112 1151 151137

19 0 SUDENAZ 13 35 5 33,75 12 6 10,50 11 10 8,50 4 8 2,00 62 29 54,75 305,104 19 35 128 1254 161531

20 0 EFE UÇAR 13 28 12 25,00 12 8 10,00 17 6 15,50 6 11 3,25 63 37 53,75 302,600 20 37 141 1304 165763

21 0 ATAHAN PELTEK 13 33 7 31,25 10 8 8,00 13 4 12,00 1 1 0,75 57 20 52,00 296,795 21 40 165 1416 175956

22 0 IRMAK BİLEN 13 30 8 28,00 14 4 13,00 10 4 9,00 54 16 50,00 290,888 22 47 200 1516 186213

23 0 ELİF KURT 13 34 6 32,50 10 9 7,75 7 1 6,75 2 4 1,00 53 20 48,00 285,124 23 49 226 1622 196270

24 0 ANIL BULUT 13 34 5 32,75 9 6 7,50 8 1 7,75 51 12 48,00 284,894 24 51 228 1627 196840

25 0 NİLAYKESKİN 13 29 6 27,50 11 2 10,50 10 2 9,50 50 10 47,50 283,555 25 54 236 1650 199076

26 0 MELİH ÖZDEMİR 13 23 10 20,50 7 4 6,00 21 2 20,50 51 16 47,00 282,161 26 55 244 1674 201439

27 0 DERYA BULUT 13 26 10 23,50 10 6 8,50 13 8 11,00 4 6 2,50 53 30 45,50 278,306 27 58 269 1751 208403

28 97 MEDİNE BORA 13 32 8 30,00 10 10 7,50 5 4 4,00 47 22 41,50 265,926 28 63 348 1973 229950

29 0 ARZU CENNET BALCI 13 29 11 26,25 7 9 4,75 10 4 9,00 3 8 1,00 49 32 41,00 264,719 29 64 352 1987 231883

30 0 DOĞU 13 24 14 20,50 14 5 12,75 6 6 4,50 44 25 37,75 255,176 30 71 398 2121 247722

31 0 ÖMER GİZLENCİ 13 26 13 22,75 12 6 10,50 5 8 3,00 43 27 36,25 250,724 31 73 420 2179 254853

32 0 MEDİNE C 13 27 10 24,50 8 4 7,00 4 1 3,75 39 15 35,25 247,730 32 75 432 2216 259558

33 0 NACİYE KARADAĞ 13 25 12 22,00 14 4 13,00 39 16 35,00 247,109 33 76 433 2220 260356

34 0 SELİN TAŞCI 13 29 9 26,75 7 6 5,50 3 1 2,75 39 16 35,00 246,943 34 77 434 2224 260828

35 0 İREMM 13 27 10 24,50 10 4 9,00 1 1 0,75 38 15 34,25 244,827 35 78 441 2245 263736

36 0 HACER ELİBOL 13 25 10 22,50 9 7 7,25 4 0 4,00 38 17 33,75 243,378 36 79 442 2251 265751

37 0 SEFA DOĞAN 13 26 14 22,50 10 9 7,75 3 2 2,50 39 25 32,75 240,458 37 81 448 2270 269795

38 0 BUĞRA BEKTAŞ 13 24 11 21,25 7 12 4,00 31 23 25,25 218,496 38 83 486 2432 296177

39 890 ÇİĞDEM ARMAN 13 7 9 4,75 9 6 7,50 4 9 1,75 1 6 -0,50 21 30 13,50 184,331 39 88 501 2537 319747
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13A SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13A

KATILIMLAR

1 0 BÜŞRA ALTUNDAĞ 13A 31 8 29,00 15 5 13,75 11 3 10,25 2 2 1,50 59 18 54,50 304,378 1 36 133 1267 162798

2 0 RÜMEYSA BEKE 13A 29 7 27,25 10 7 8,25 3 2 2,50 42 16 38,00 255,742 2 70 396 2117 246969

3 0 ZEYNEP A 13A 19 15 15,25 6 4 5,00 2 1 1,75 27 20 22,00 209,102 3 84 491 2466 304520
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13E SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13E

KATILIMLAR

1 0 MELCENUR ERT ÜRK 13E 3 11 0,25 10 3 9,25 3 4 2,00 16 18 11,50
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13M SINIFI TYT TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 28,1 8,2 26,10 10,4 5,3 9,05 14,9 3,8 13,92 6,2 3,4 5,39 59,6 20,6 54,46 304,000

Okul Ortalaması 29,0 8,0 26,95 10,8 5,2 9,45 12,4 3,3 11,61 4,1 2,5 3,50 56,3 19,1 51,51 294,080

SINIF: 13M

KATILIMLAR

1 252525 MELİKE KOÇAK 13M 34 6 32,50 19 1 18,75 28 3 27,25 14 5 12,75 95 15 91,25 414,392 1 3 3 142 26470
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TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,62 20,61 54,47 304,000

İl Ortalaması 29,44 7,19 27,64 2,43 1,59 2,03 2,17 1,25 1,85 2,37 1,16 2,08 3,71 0,83 3,50 0,00 0,01 0,00 12,86 3,03 12,10 2,14 0,57 2,00 1,94 1,20 1,64 2,06 1,09 1,79 1,69 0,93 1,45 60,81 18,85 56,08 309,050

İlçe Ortalaması 28,27 7,67 26,36 2,32 1,59 1,92 2,14 1,17 1,85 2,05 1,20 1,75 3,57 0,98 3,32 0,00 0,01 0,00 9,22 3,07 8,46 0,95 0,41 0,85 1,19 1,10 0,92 1,16 0,90 0,94 0,99 0,77 0,80 51,86 18,87 47,17 281,890

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,28 19,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

1 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13M 1 34,00 6,00 32,50 5,00 0,00 5,00 5,00 0,00 5,00 4,00 1,00 3,75 5,00 0,00 5,00 24,00 3,00 23,25 4,00 0,00 4,00 4,00 3,00 3,25 5,00 1,00 4,75 5,00 1,00 4,75 95,00 15,00 91,25 414,390

2 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12B 1 33,00 4,00 32,00 1,00 1,00 0,75 4,00 1,00 3,75 4,00 1,00 3,75 16,00 2,00 15,50 0,00 2,00 -0,50 1,00 0,00 1,00 4,00 2,00 3,50 3,00 2,00 2,50 66,00 15,00 62,25 328,160

3 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13 39 30,23 7,79 28,28 2,51 1,77 2,07 2,59 1,38 2,24 2,41 1,59 2,01 4,13 0,82 3,92 12,28 2,87 11,56 1,51 0,44 1,40 1,56 1,00 1,31 1,72 0,85 1,51 1,28 0,97 1,04 60,22 19,48 55,34 307,390

4 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12H 1 29,00 11,00 26,25 2,00 2,00 1,50 3,00 1,00 2,75 3,00 1,00 2,75 3,00 2,00 2,50 15,00 2,00 14,50 2,00 0,00 2,00 57,00 19,00 52,25 297,460

5 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ   37 28,51 8,03 26,51 2,00 1,68 1,58 1,95 1,03 1,69 1,86 1,35 1,53 3,78 0,92 3,55 10,97 3,24 10,16 1,38 0,49 1,26 1,46 0,95 1,22 1,92 1,03 1,66 1,16 0,78 0,97 54,99 19,50 50,13 292,090

6 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12 6 31,00 6,67 29,33 2,67 2,00 2,17 2,83 0,83 2,62 3,00 0,50 2,88 3,67 1,00 3,42 8,50 2,33 7,92 0,33 0,33 0,25 0,17 0,17 0,12 0,17 0,17 0,12 52,34 14,00 48,83 287,490

7 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12E 1 28,00 11,00 25,25 2,00 2,00 1,50 4,00 1,00 3,75 1,00 3,00 0,25 4,00 1,00 3,75 7,00 4,00 6,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 -0,25 0,00 1,00 -0,25 47,00 24,00 41,00 264,680

8 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13A 3 26,33 10,00 23,83 2,33 1,33 2,00 3,00 0,67 2,83 2,00 1,67 1,58 3,00 1,67 2,58 5,00 2,00 4,50 0,33 0,00 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,67 0,17 42,65 18,01 38,15 256,410

9 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 12F 1 9,00 15,00 5,25 3,00 2,00 2,50 1,00 4,00 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 1,00 -0,25 14,00 26,00 7,50 166,820

10 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 13E 1 3,00 11,00 0,25 2,00 2,00 1,50 0,00 1,00 -0,25 4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 3,00 1,00 2,75 0,00 1,00 -0,25 0,00 2,00 -0,50 16,00 18,00 11,50



TYT KURUM ŞUBE ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI OKUL İLÇE İL GENEL

TEKİRDAĞ KAPAKLI KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024) 91 510 2574 334842

Sıra Okul Sınıf Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 28,14 8,15 26,10 2,37 1,64 1,96 2,17 1,38 1,83 2,27 1,28 1,95 3,55 0,94 3,32 0,00 0,01 0,00 12,71 3,19 11,91 2,17 0,60 2,02 2,10 1,27 1,78 2,30 1,15 2,01 1,84 1,00 1,59 59,62 20,61 54,47 304,000

İl Ortalaması 29,44 7,19 27,64 2,43 1,59 2,03 2,17 1,25 1,85 2,37 1,16 2,08 3,71 0,83 3,50 0,00 0,01 0,00 12,86 3,03 12,10 2,14 0,57 2,00 1,94 1,20 1,64 2,06 1,09 1,79 1,69 0,93 1,45 60,81 18,85 56,08 309,050

İlçe Ortalaması 28,27 7,67 26,36 2,32 1,59 1,92 2,14 1,17 1,85 2,05 1,20 1,75 3,57 0,98 3,32 0,00 0,01 0,00 9,22 3,07 8,46 0,95 0,41 0,85 1,19 1,10 0,92 1,16 0,90 0,94 0,99 0,77 0,80 51,86 18,87 47,17 281,890

Okul Ortalaması 28,96 8,01 26,95 2,31 1,71 1,88 2,33 1,16 2,04 2,24 1,43 1,88 3,87 0,90 3,64 0,00 0,00 0,00 11,13 2,89 10,41 1,31 0,43 1,20 1,38 0,87 1,17 1,63 0,86 1,41 1,12 0,81 0,92 56,28 19,07 51,50 294,080

KATILIMLAR

DERS BAŞARILARINA GÖRE KIYASLAMA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY TOP TÜR TAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOPTÜRTAR1COĞ1FELDİNFLSMAT1GEOFİZKİMBİYTOP
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Not: Grafiklerin şube etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARAÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 68 15 64,25 54 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADaADBCBabCDa ADeABDBdCCDCEDCABEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal   Bdd   EC   AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBD CB c CA   DCB dE ED    BAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D a    DDCcBCE   Ee 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 2 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 12 53,00 44 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECcaDADCABbBECCcCEDCABEdAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C  cBDAEeCdbAAbBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC   DACB B CAD   C                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 0 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN ÇALIŞIR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 65 23 59,25 49 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DbA cda D aaACDAEcDBDCCECCDcAEdBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE  eCECabdAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDa BA CDB  ADC DE D Ee  e BC e  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcD A  D Ca  EA bE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL AKSOY 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 19 51,25 43 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCcbDcDADCAeDBECCDCEDCABEdAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdeaAECaCcAcDBeCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  Cde DAeB B Cdc  DCa          B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 6 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 77 28 70,00 58 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADeCBdaCDaDADeABDdaCCeCEDCdBEdAAcEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDeECCdbAADBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACB Ba cDd DCBDAE EDCacbB C    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEA  dDD dabEBAEbeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 6 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ÇİNPOLAT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 49 8 47,00 39 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DbDADCAca BCDCD ACDAEdDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  a cd  A   C  AaCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BB C DB                            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 0 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET ARAS 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 23 50,25 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBabCDaaADCABbcaeCcCEDC BE  AEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal Ae eEeaAECbbbAbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDACBDB CADEeDCBa   aDa             

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARAKAYA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 53 9 50,75 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAaECBCDCDaACDAEBDBDCCECCDdAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCddDBeCEbaA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C  a                                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN IŞIK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,35 9,45 9,05

Toplam: 120 35 15 31,25 26 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcad  DC aAeDAEBbBDCCECCDBb bBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCed  da  aA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 58 4 57,00 48 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBdDCa ACDAEBDBDCCECCD eEd BAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE  ACEC A ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D BB   D  EAD                        

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen          C         D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 0 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EG  MAYTALMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 23 11 20,25 17 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe Ea DCADB  CabDaaAbeABD  aC C eC  d      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C eE  A C       AC      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C                           C          

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 15 10 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 0 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TIRIŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 47 15 43,25 36 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAB CBCDCD ACDdEdDBaCCECCedbEEBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BdbEDB aE    Aa A E     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDed BACCD   A   Dc b                  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 4 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 64 14 60,50 50 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCeEACDAdBbebCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dB edDB CECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDbBd CC B  c C DEBD E C b            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D     D          D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 4 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 67 15 63,25 53 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAc eBCDC aACDAE DBDCCECCDBbE B AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB bd   e C   ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cCDDeBdACCDBB cDC D B  E  D     B BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcD A  DD  c  AdEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 4 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAPTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 82 16 78,00 65 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADCdDBCBaaCDaDADCABDBaCCDCEDCAeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB d  AE CC AcDBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDACBDBBCcDEBDCBD   ED E  B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAD eDDCABCEaA bDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 2 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL KAHRAMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 31 47,25 39 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DaAD  BeceDaDADeAeDcE CDCEDCbedcAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal c BBE   ECad AbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C  BDceBDa e    De cbE EDC   e CB      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DcEc c DDbdBCdBA   C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 7 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 81 9 78,75 66 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDaACDAEBDBDCdECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB  E eAC   A ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBeCC BB  eC DE          CABDB     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BdDBA  DDCCAB AacEC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 3 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BAŞARAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 58 42 47,50 40 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbcCdDBCBbbCDEDADeAcDeECCeCEDbecEec    

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ceccEe bECaCdAcaBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCcaBDeCBDBBCADa DC D       aCBACBDcdADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEc  aeeC  bEec c e

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 5 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 47 18 42,50 35 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADCADe BCEabaDADCAebBaCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCBedB bEb e AcDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C a DAC     cb  DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SUNA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 26 39 16,25 14 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEc DCA aa dDa acea EBbccCCECb  dE  BAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     c  e  b b  DbdBb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CabC dA e c    b DcB     b             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e   cb  DaaeB  abb D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 8 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 54 20 49,00 41 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DCADc B b D DA CABDBECecCEDaAeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeB de   C CbA DBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB B CAD  DCB                    

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De b ad eaca d      

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 0 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 40 14 36,50 30 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DdDADCAadCBCDCa  CaAEaDc C ECCDdAE BBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     d  b E  A ADCA       

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cC Da BAe       C DcB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 42 25 35,75 30 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDcbadDBaBCcCDcDADCABDdECdcCEDCABEcAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBeE  bECaCbAdeBAdE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  a C DeeB      a        ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 4 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR DEPREM 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 53 10 50,50 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDa  ACDAEBbBDCCECCDBAEEBeA E

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Bebd B C CaA ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  BAeC a      D B           B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DOGU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 44 24 38,00 32 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAcd BCDCbaACDAEcDBDCCECaDceE BBcAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     dD  CECa  AabABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik dd De BACC a      ccB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen     c  e C    b EEa 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ENGİNER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 38 20 33,00 28 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DCAD   e CD DADeABbcaCCeCEeCAcEBdAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBeEe  ECad AeDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC    c      c                       c  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D     e             

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 10 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL AKSOY 901   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 106 12 103,00 86 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBaECDEaADCABbBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDdcaCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEeDCaD EBED EBCaACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DdEADBCbDCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 2 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 65 20 60,00 50 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DaAB  BCDCDaACDAdBDcDCCbCCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal Ba  c ed  C  dAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcbC BBEA C DEBD E      C d  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e D c  DDCCcB b b  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 2 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAÇALIŞKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 13 51,75 43 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCdBECBCDCaaACDAEaDebCCECCDBAEEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B CbED  CEC  cAbCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDd           C D c  E CDCc           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen    B                

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 49 18 44,50 37 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBdBa aDcbADeABDc CCDCEDC cE AAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  eB E  eEe     a Ab      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C a DA B B eAD  DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB bD  D CAad  AE D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 2 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 19 50,25 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe eED DCABaeBCDCDEACDAEBbBDeCECCDBbE B AcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal         e       CAcE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DaBBACe c    C e          BCAB  A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B D c  DDeCcBEA abCe

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE B 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 77 12 74,00 62 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABabBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBccE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCea  Aa CCAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACC B  A C D BD E                

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADaDDCdAaEA    D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 0 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYE T 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 69 17 64,75 54 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABaCBCDCabACDAaBDBDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B ed BAC bCA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DaBBACC BB A C D    E     BaABD A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D bD eDaCc    c a 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 1 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN BULUT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 29 34 20,50 17 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEecDCA cb  eabEACDAacDcaCdECCeBebdBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBdccaeAebaaeaceCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DacB      c                          

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 17 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 64 19 59,25 49 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDcDCA aC  DCbaACDAaBDeDCCECCDcAE BcAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd  eCE     aCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDb BACCD   A C D e A   DC    B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B D AcCDDCC BEAdcE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100
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80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 3 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 41 5 39,75 33 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe                 A C BbcE dDCbD   E  AE  

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal          C C A DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDcCBD  CAD  DCBDAE EDC  CB         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 1 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KIZMAZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 18 -2,50 -8 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 8 -1,00 -10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 26 -3,50 -9 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 31 73 12,75 11 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EadabAaadBedCDacAcCAdbBabCeCEeacBEabAEae

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCdBb acECCbcdcDcACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik becedDdbBa cdebaae    d     dda bBcdbbce

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen aaaAecCDadeBbcab    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 24 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 18 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 777 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 52 16 48,00 40 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCDaACDcEeDBDCCECbDaAEEBBAdE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBebc BACECaAbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeD  BA     aAc                        

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENAZ ALTUNIŞIK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 75 3 74,25 62 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe aEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCdEDB  ECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBACC B  ADC D BD E  DCE C B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 0 67

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 45 17 40,75 34 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB  B D eEAeDAEdbBDCCECCDdAEEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal aBCed eedECaA ADCABd     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DC dc       D  D                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 2 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞÇEVİREN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 51 23 45,25 38 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAcbe  DecaACDcEcDBDCCECCDaAEdBcdAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BACECCA AaCdBb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDaBBd      ADC Dcd  E  DC B       e  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 13 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 4 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 43 16 39,00 33 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcadB DCDEACDAEBbeD  EaCDBeEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBeeE e dE    ADCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  a D  Be   d a              E           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e                  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 48 9 45,75 38 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABaCBCDCD ACD acDeDdCECCD AEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCbEDB CEC A AaCA E     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  e      E D                  d     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 1 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLEVSU DİLSİZ 795 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,00 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,00 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,17 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,00 3,50 5,39

Toplam: 120 66 15 62,25 52 62,25 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCbEAeDAEBDBD CECCDB EbB AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B b      CCAbADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC bCBB C  Bc  DC DEBD E CD     e e     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    DDdC aEA bEbD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 2 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR Sİ *R 811 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,00 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 6,00 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,17 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 3,50 5,39

Toplam: 120 47 24 41,00 34 41,00 51,51 54,46

TYT Türkçe EabDCdDBCBCbCDEDcDCcBDeECeDCEDddBE cAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCB cBDdEC abAeDBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC b DAeB B   b   C   c                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D           b     b 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 5,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 2,25 9,45 9,05

Toplam: 120 14 26 7,50 6 7,50 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbDCAaddBdaaDaedDeAebca                

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCaBEcbdEaddbcAe         

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 15 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NAZ CAN 846 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,50 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,50 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,50 11,61 13,92

Toplam: 120 57 19 52,25 44 52,25 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBaabDEaADeABDcaCdDCEDCdBEBAAEEa

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB dB eECaC AAaBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDcbB BBCA   DCB  E  D    B C       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 2 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKKURT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 86 20 81,00 68 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAaaaBCDeDEACDAacDBDCCECCDcAEEBabAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEbBACECbAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDBBEA CBDEBDAEBCD E CABD AA AD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eceBc C  Cd c   d  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 9 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 1 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN TEKİN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 89 6 87,50 73 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDADeABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBabECCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEeDCBDAE  DC B BACB  C   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB          C    c  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BULUT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 51 12 48,00 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcbCB DCaEACDAEBbBDCCECCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BC daedCc   bADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D   AeC      C DEB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 1 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU CENNET BALCI 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 49 32 41,00 34 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EacDCADBCBCbCDaDAbCAeDcECCDCEDCbcdBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bb edc d aaC AbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC a DAeB B Ce E DC     a               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB b    ea  e Bddce 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN PELTEK 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 57 20 52,00 43 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDbDaAeECBCDCbcAeDAEBDBDCCECCDBAEEBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal a eAdDeAC dCAcAaCABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDaBBAed    ADC DEBD                  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                 b  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 4 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AYDIN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 63 27 56,25 47 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe aEDADCABEaBCDCDaACDAacDBDCCECCDabdEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCbEDeebcdaAbADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBA d B       E b     a    B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen Bde Ae DDeCA EABdEbD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 3 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 83 14 79,50 66 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCaEACDAEaDBDCCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal aBCAcDeACECC dADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdB AeC B  ADC DcB  E    cB  B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED AeC DCCABEABcECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 10,25 9,45 9,05

Toplam: 120 31 23 25,25 21 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAa    aaDabADCABbBECCDCE CccEeAcEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCeaEeccECbd eeDaeCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM ARMAN 890 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 21 30 13,50 11 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADbAae cC ababAb                      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCae BDA CCC   DaAbd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DabCBedddDec      b                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen            cCdde c d

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 9 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 9 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BULUT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 53 30 45,50 38 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DaAc C CD DaAeaAacDBeCCECCDdbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBebEDeA   C bADCABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik dCDDd BAeCD  EbDCaDaB  a e  E           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dEDdd bD e      Ed  

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 8 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 44 25 37,75 31 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEebDaA aCB DebaAeDAccbBDCCEaCDBeEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAd BACECbcbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CeDadBAd beB A                         

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 14 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 63 37 53,75 45 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADeCBdaaDdbADCABDBdCdbCEDCdcEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBcBDAbCbabAdeBAeE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDB  ADd D B  c E  ac B  B   c  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEbDceD  dadEcbEa e

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 5 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 53 20 48,00 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECDaDADCABDcECCDCEDCccEBAAcEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeaBd DAcaabbAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCc  DACBD                              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dcdb        C  d    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 1 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA PAK 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 65 14 61,50 51 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCaCDaDADCABDdECCaCEDCcBEBbAEEa

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACcBE  A CaCcAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BDACB   CcDb DCBD E EDC   d         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De                  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 2 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE TOPALOĞLU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 71 31 63,25 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBeECDaDADCABDBECCbCEDCABEaAdEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeBBdBDe CbbbAbDBAbb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEecDceBDBB AD  DCB  EBED aB B Ce      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBbA BeDead eEa EcDb

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ELİBOL 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 38 17 33,75 28 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAcBCBC CD  ADeABDcE dDaEDbcdEddAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal e B deDdECa EA DBdCd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C   D CB                               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 0 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAPAR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 74 22 68,50 57 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCDcAeDAEcDBDdCECaDBAEEBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Be EDBeeECbA ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACe c  ADC DEBD E CDCa C B ac    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen  cD A dDD CA dAac  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 3 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 110 8 108,00 90 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDEACDAEBbBDCCECCDBAEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDeAeECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDbCBBcCCDBBaADCBDEBDAEBCDCaBCABDBA CA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADCDDCCABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 4 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMM 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 38 15 34,25 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe ED Da DBCBCdaDcDADeABDBE CaCEDdAcEBbAEcB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bC  E  AEeaC AdD ACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C   b                                  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BİLEN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 54 16 50,00 42 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EaADCADBCB aCDaaADCABbBdCbDCEDCc EBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal dCBBdeDAEa C AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BDbCB    c a DCBD c                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BORA 97 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 47 22 41,50 35 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABbaBCcCaaACDAEcDcDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal ecCbdeBdaEbaAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D            dc c        E  AB d     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE C 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 15 35,25 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DdD DCABd BCDaDaceDAEcDcDdC CCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   Cb   dCECa  AD ABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  a D  B        DC                       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 1 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH ÖZDEMİR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 51 16 47,00 39 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADc BeaCDdbADCABDcECdeCEDCbcE      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C Bde  EC     bBdCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBCADEBDCd AE ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 10 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 2 70

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 70 27 63,25 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbDCADB B  CDaDADCABDBaCdDCEDCABEBcAEEe

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal cCBddB eEaCCbAADBAbb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBaCcD B Cec E c     eAC c b   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEA   aDCA CE bbEeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 5 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,25 9,45 9,05

Toplam: 120 39 16 35,00 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe adD DCAc  BCDCDaACDAEdDBaedECCeccEEBBAcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEaB CEdCA eDCAaE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 12 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAYKESKİN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 50 10 47,50 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAD     CDaDdDCABDdaCCDaEDCABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CB  B  ECaC e DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC  B   B a  A   D B    ED aB           

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 2 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GİZLENCİ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 43 27 36,25 30 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DdD DCdcEaBCDCDaACDAccbccCCECCDabEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBb d BeCECaAcAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D   Ae  c ab e DaB           e  e    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 6 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA SANDAL 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 85 14 81,50 68 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECDEbccCABDdbCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACB EBDAECCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC aBDA cDB CA c  CBD   EcC  CBA        

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAeBeDcd BCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 67 16 63,00 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EaADCADcCBaECDdaADCABDcECCDCEDCeBEaAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBd DdECaCbAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBC  E DCBD E E     B  B      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen         D      A b  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 1 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA DOĞAN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 25 32,75 27 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDAbCADcCBCaaDEaAaeAebcEaCDCEDCcdEBAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBedB AcCaacAADBdbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  a  BDAe                                

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 79 8 77,00 64 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCDaACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdDBdCECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDCBBACC BB A C DE D E      C Ba  e   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    DeC         D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 1 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN TAŞCI 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 16 35,00 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCA aC CDCbaAeDAadbBDCCECCDcAEEBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal    dd  dC C AbADbABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDa                                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 1 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKSOY 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 70 13 66,75 56 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBeabDEDADeABDBECCDCEDCeBEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal b a c  A C C AAaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBD CBDB C D  DC D         B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D EA   bDCbBCEa EcD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 0 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEREN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 89 13 85,75 71 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DED D ABbC CDCD AeDAEdDBDCCECaDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal eBCAc  b     dAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBB ADC DEBDAE CDCEBCABDBAeCAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADeDDaCcBEABE   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 27 0 90

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 62 29 54,75 46 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADaAcEaBCDCeEACDAEBDBDCCECCDBAEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd e ecCCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EaDbd BdCC dBdc C DE D    D a   e  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen ccD e CeD  cc Adb   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 8 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 61 14 57,50 48 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDAcbADBCB  CDEDADCABDdECCDCEDCccEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal dCBBdBDAECdC   aBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CcaBDAeB B CcD  DCB A  E  EB           

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKSU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 75 22 69,50 58 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADaABaCBaDCbaACaAEBDeeCdECCeBcEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Bebd  eC C   ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcC  BB ADC DcB  E  DCE CAB BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A dDbCCABEdacECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 2 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 71 23 65,25 54 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCdDBCBCECDEDADCeBDcECdDCEDaABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBddBeAdCCdcAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACdDB C a  DCB    E     Bc        

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEcDaeDD c  aBAEb C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 2 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 80 15 76,25 64 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAd dBCDCDaACDAEBDBDCCECCDcbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBC EDBAeECCcEADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACCcBB   e DEBD EB     C B  A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e   A eDDCecBEABa  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 2 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ALTUNDAĞ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 4,83 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,33 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,17 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,50 3,50 5,39

Toplam: 120 59 18 54,50 45 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCdBbCB DCbcACDAaBDBDCCECCDdbEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdcBACECabbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC ebBBAC Da    C DE            B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    D e   b      

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BEKE 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,83 11,61 13,92

Toplam: 120 42 16 38,00 32 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABdCBCDCDaceDA BDBDCCECbDc E BBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aedEDB CEbC EAabAcE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C Db B    d                            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 7 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP A 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,83 11,61 13,92

Toplam: 120 27 20 22,00 18 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DED bCdac BCDbbEAebAEdbB ddECCcd EEB  cE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   C E   Cda   ADbAa      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  c                                 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 15 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 1 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELCENUR ERT ÜRK 0 13E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 0,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,25 9,45 9,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 1,17 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,00 3,50 5,39

Toplam: 120 16 18 11,50 10 11,50 51,51 54,46

TYT Türkçe DdDdcab Ebcdcaa                         

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aCbE   e CCA A CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Fen B D bD     d  b b   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 3 11 8

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOÇAK 252525 13M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 18,75 9,45 9,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 23,25 10,41 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 27,25 11,61 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 1,41 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,92 1,59

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 12,75 3,50 5,39

Toplam: 120 95 15 91,25 76 91,25 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABbeBCDCDacCDAaBDBDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBACECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBACCDBBEADCBD BDAE CDda C B  A C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BbDBceCDDCCc EABEECa

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 24 3 80

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARAÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 2 9,50 48 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 68 15 64,25 54 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADaADBCBabCDa ADeABDBdCCDCEDCABEBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal   Bdd   EC   AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBD CB c CA   DCB dE ED    BAC       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D a    DDCcBCE   Ee 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 2 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE ÖZDEMİR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 11 0 11,00 37 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 0 11,00 28 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 12 53,00 44 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECcaDADCABbBECCcCEDCABEdAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C  cBDAEeCdbAAbBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC   DACB B CAD   C                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 0 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN ÇALIŞIR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 65 23 59,25 49 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DbA cda D aaACDAEcDBDCCECCDcAEdBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE  eCECabdAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDa BA CDB  ADC DE D Ee  e BC e  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcD A  D Ca  EA bE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 3 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL AKSOY 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 6 6,50 22 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 6 7,50 19 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 19 51,25 43 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCcbDcDADCAeDBECCDCEDCABEdAcEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBdeaAECaCcAcDBeCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  Cde DAeB B Cdc  DCa          B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 6 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 4 15,00 75 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 6 17,50 58 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 22 6 20,50 51 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 2 2,50 36 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 7 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 77 28 70,00 58 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADeCBdaCDaDADeABDdaCCeCEDCdBEdAAcEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDeECCdbAADBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACB Ba cDd DCBDAE EDCacbB C    A  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEA  dDD dabEBAEbeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 6 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 3 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ÇİNPOLAT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 4 33,00 83 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 0 9,00 30 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 0 9,00 23 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 49 8 47,00 39 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DbDADCAca BCDCD ACDAEdDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  a cd  A   C  AaCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BB C DB                            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 4 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 0 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DEMET ARAS 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 5 16,75 42 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 56 23 50,25 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBabCDaaADCABbcaeCcCEDC BE  AEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal Ae eEeaAECbbbAbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDACBDB CADEeDCBa   aDa             

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARAKAYA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 53 9 50,75 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAaECBCDCDaACDAEBDBDCCECCDdAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCddDBeCEbaA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C  a                                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN IŞIK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 6 6,50 33 8,35 9,45 9,05

Toplam: 120 35 15 31,25 26 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcad  DC aAeDAEBbBDCCECCDBb bBBAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCed  da  aA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 9 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE ÖZKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 0 16,00 80 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 58 4 57,00 48 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB CBdDCa ACDAEBDBDCCECCD eEd BAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAE  ACEC A ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D BB   D  EAD                        

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen          C         D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 0 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EG  MAYTALMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 15 10 12,50 31 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 1 5,75 29 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 0 2,00 7 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 0 2,00 5 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 23 11 20,25 17 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe Ea DCADB  CabDaaAbeABD  aC C eC  d      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C eE  A C       AC      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C                           C          

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 15 10 38

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 0 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TIRIŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 0 1,00 20 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 1 1,75 35 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 47 15 43,25 36 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAB CBCDCD ACDdEdDBaCCECCedbEEBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BdbEDB aE    Aa A E     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDed BACCD   A   Dc b                  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 4 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 4 13,00 43 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 0 3,00 15 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 64 14 60,50 50 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCeEACDAdBbebCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dB edDB CECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDbBd CC B  c C DEBD E C b            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D     D          D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 4 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 4 30,00 75 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 67 15 63,25 53 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAc eBCDC aACDAE DBDCCECCDBbE B AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB bd   e C   ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cCDDeBdACCDBB cDC D B  E  D     B BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BcD A  DD  c  AdEE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 4 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 4 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 3 0 30

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAPTAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 22 2 21,50 72 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 82 16 78,00 65 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADCdDBCBaaCDaDADCABDBaCCDCEDCAeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB d  AE CC AcDBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEdBDACBDBBCcDEBDCBD   ED E  B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAD eDDCABCEaA bDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 2 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HABİL KAHRAMAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 12 21,00 53 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 7 8,25 28 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 12 8 10,00 25 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 31 47,25 39 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DaAD  BeceDaDADeAeDcE CDCEDCbedcAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal c BBE   ECad AbaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C  BDceBDa e    De cbE EDC   e CB      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DcEc c DDbdBCdBA   C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 12 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 7 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 3 12,25 41 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 81 9 78,75 66 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDaACDAEBDBDCdECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BB  E eAC   A ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBeCC BB  eC DE          CABDB     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BdDBA  DDCCAB AacEC 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 3 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BAŞARAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 8 2 7,50 75 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 24 7 22,25 56 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 58 42 47,50 40 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbcCdDBCBbbCDEDADeAcDeECCeCEDbecEec    

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ceccEe bECaCdAcaBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCcaBDeCBDBBCADa DC D       aCBACBDcdADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEc  aeeC  bEec c e

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 22 14 55

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 5 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 2 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AYDOĞDU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 47 18 42,50 35 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe bDADCADe BCEabaDADCAebBaCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCBedB bEb e AcDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C a DAC     cb  DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SUNA 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 15 12,25 31 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 2 7 0,25 1 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 8 3,00 10 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 9 0,75 4 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 26 39 16,25 14 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEc DCA aa dDa acea EBbccCCECb  dE  BAAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     c  e  b b  DbdBb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CabC dA e c    b DcB     b             

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e   cb  DaaeB  abb D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 15 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 8 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 6 26,50 66 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 0 16,00 53 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 4 0,00 0 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 9 -1,25 -6 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 54 20 49,00 41 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DCADc B b D DA CABDBECecCEDaAeEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeB de   C CbA DBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACB B CAD  DCB                    

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De b ad eaca d      

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 6 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 0 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 4 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 5 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MENEKŞE ERKEÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 40 14 36,50 30 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DdDADCAadCBCDCa  CaAEaDc C ECCDdAE BBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     d  b E  A ADCA       

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik cC Da BAe       C DcB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MİRAÇ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 9 6,75 34 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 4 4,00 13 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 42 25 35,75 30 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDcbadDBaBCcCDcDADCABDdECdcCEDCABEcAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal beBeE  bECaCbAdeBAdE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  a C DeeB      a        ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 4 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR DEPREM 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 3 33,25 83 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 53 10 50,50 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDa  ACDAEBbBDCCECCDBAEEBeA E

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Bebd B C CaA ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  BAeC a      D B           B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 3 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 2 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DOGU 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 44 24 38,00 32 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAcd BCDCbaACDAEcDBDCCECaDceE BBcAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal     dD  CECa  AabABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik dd De BACC a      ccB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen     c  e C    b EEa 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 9 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF ENGİNER 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 10 21,50 54 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 2 1,50 5 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 38 20 33,00 28 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe ED DCAD   e CD DADeABbcaCCeCEeCAcEBdAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBeEe  ECad AeDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC    c      c                       c  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D     e             

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 10 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 2 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL AKSOY 901   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 37 3 36,25 91 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 35 3 34,25 86 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 6 1 5,75 82 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 106 12 103,00 86 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBaECDEaADCABbBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBDdcaCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEeDCaD EBED EBCaACBDACADA

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DdEADBCbDCcBCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 37 3 93

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 2 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 2 0,50 5 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 4 18,00 45 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 7 5 5,75 29 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 65 20 60,00 50 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DaAB  BCDCDaACDAdBDcDCCbCCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal Ba  c ed  C  dAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcbC BBEA C DEBD E      C d  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e D c  DDCCcB b b  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 5 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 2 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 2 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILAÇALIŞKAN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 13 51,75 43 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCdBECBCDCaaACDAEaDebCCECCDBAEEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal B CbED  CEC  cAbCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDd           C D c  E CDCc           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen    B                

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 7 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 2 0,50 10 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 4 5 2,75 14 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 2 8,50 28 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 9 2 8,50 21 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 49 18 44,50 37 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBdBa aDcbADeABDc CCDCEDC cE AAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  eB E  eEe     a Ab      

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C a DA B B eAD  DC                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB bD  D CAad  AE D 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 8 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 2 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 2 43

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 0 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 3 2 2,50 13 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 4 7,00 23 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 6 7,50 38 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 55 19 50,25 42 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe eED DCABaeBCDCDEACDAEBbBDeCECCDBbE B AcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal         e       CAcE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DaBBACe c    C e          BCAB  A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B D c  DDeCcBEA abCe

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 4 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE B 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 0 17,00 57 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 0 17,00 43 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 12 3 11,25 56 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 77 12 74,00 62 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABabBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBccE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCea  Aa CCAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACC B  A C D BD E                

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADaDDCdAaEA    D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 0 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYE T 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 5 1 4,75 48 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 2 19,50 49 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 69 17 64,75 54 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABaCBCDCabACDAaBDBDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B ed BAC bCA AaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DaBBACC BB A C D    E     BaABD A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D bD eDaCc    c a 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 1 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT CAN BULUT 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 17 15,75 39 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 5 -1,25 -25 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 14 2,50 13 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 3 2,25 6 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 29 34 20,50 17 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEecDCA cb  eabEACDAacDcaCdECCeBebdBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBdccaeAebaaeaceCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DacB      c                          

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 20 17 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 5 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 64 19 59,25 49 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDcDCA aC  DCbaACDAaBDeDCCECCDcAE BcAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd  eCE     aCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDb BACCD   A C D e A   DC    B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen B D AcCDDCC BEAdcE D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 8 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 3 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF AKIN 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 10 4 9,00 23 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 0 8,00 40 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 11,42 11,61 13,92

Toplam: 120 41 5 39,75 33 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe                 A C BbcE dDCbD   E  AE  

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal          C C A DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDcCBD  CAD  DCBDAE EDC  CB         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 10 4 25

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 22 1 73

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KIZMAZ 0   

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 24 10,00 25 26,51 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,69 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 1,53 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,55 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 11 5,25 26 8,35 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 18 -2,50 -8 10,16 10,41 11,91

Geometri 10 1 8 -1,00 -10 1,26 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 26 -3,50 -9 11,42 11,61 13,92

Fizik 7 2 5 0,75 11 1,22 1,17 1,78

Kimya 7 2 5 0,75 11 1,66 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 0,97 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 12 1,00 5 3,85 3,50 5,39

Toplam: 120 31 73 12,75 11 50,13 51,51 54,46

TYT Türkçe EadabAaadBedCDacAcCAdbBabCeCEeacBEabAEae

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCdBb acECCbcdcDcACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik becedDdbBa cdebaae    d     dda bBcdbbce

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen aaaAecCDadeBbcab    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 16 24 40

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 18 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 8 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 5 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 777 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 3 5,25 18 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 3 5,25 13 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 52 16 48,00 40 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCDaACDcEeDBDCCECbDaAEEBBAdE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBebc BACECaAbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeD  BA     aAc                        

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 3 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENAZ ALTUNIŞIK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 1 14,75 74 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 20 0 20,00 67 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 22 0 22,00 55 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 75 3 74,25 62 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe aEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDcAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCdEDB  ECCA ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBACC B  ADC D BD E  DCE C B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 20 0 67

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AK 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 45 17 40,75 34 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAB  B D eEAeDAEdbBDCCECCDdAEEBaAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal aBCed eedECaA ADCABd     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C DC dc       D  D                     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                    b

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 6 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 2 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞÇEVİREN 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 5 11,75 29 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 51 23 45,25 38 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCAcbe  DecaACDcEcDBDCCECCDaAEdBcdAc

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd BACECCA AaCdBb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDaBBd      ADC Dcd  E  DC B       e  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D                 

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 13 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 4 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE KARACA 0 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 4 2,00 7 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 4 2,00 5 8,17 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,12 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,00 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 0,12 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 0,25 3,50 5,39

Toplam: 120 43 16 39,00 33 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcadB DCDEACDAEBbeD  EaCDBeEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBeeE e dE    ADCAB      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  a D  Be   d a              E           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e                  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 7 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 0 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 4 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 5 29,75 74 29,33 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 2,17 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,62 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,88 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,42 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 2 12,50 63 11,08 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 7,92 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 0,25 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 2 3,50 9 8,17 11,61 13,92

Toplam: 120 48 9 45,75 38 48,83 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABaCBCDCD ACD acDeDdCECCD AEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BCbEDB CEC A AaCA E     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  e      E D                  d     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 5 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 1 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLEVSU DİLSİZ 795 12B

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 32,00 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 0,75 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 0,00 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 3 8,25 41 8,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 2 15,50 52 15,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 -0,50 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 15,00 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,17 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 3,50 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,50 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 4 7,00 35 7,00 3,50 5,39

Toplam: 120 66 15 62,25 52 62,25 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCbEAeDAEBDBD CECCDB EbB AAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  B b      CCAbADCABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC bCBB C  Bc  DC DEBD E CD     e e     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    DDdC aEA bEbD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 4 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 2 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR Sİ *R 811 12E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 25,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 3,75 2,04 1,83

Felsefe 5 1 3 0,25 5 0,25 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,75 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 7 9,25 46 9,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 6,00 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 6,00 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,00 1,17 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 -0,25 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 0,50 3,50 5,39

Toplam: 120 47 24 41,00 34 41,00 51,51 54,46

TYT Türkçe EabDCdDBCBCbCDEDcDCcBDeECeDCEDddBE cAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCB cBDdEC abAeDBACa     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC b DAeB B   b   C   c                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D           b     b 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 11 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 4 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
0 12F

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 9 15 5,25 13 5,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 0,00 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 0,00 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 5 11 2,25 11 2,25 9,45 9,05

Toplam: 120 14 26 7,50 6 7,50 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbDCAaddBdaaDaedDeAebca                

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCaBEcbdEaddbcAe         

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 9 15 23

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 0 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECRİN NAZ CAN 846 12H

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 26,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,75 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 2,50 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 6 9,50 48 9,50 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 14,50 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 2,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 2 16,50 41 16,50 11,61 13,92

Toplam: 120 57 19 52,25 44 52,25 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBaabDEaADeABDcaCdDCEDCdBEBAAEEa

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCB dB eECaC AAaBAbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC CBDcbB BBCA   DCB  E  D    B C       

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 2 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET KÖKKURT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 34 1 33,75 84 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 7 2,25 11 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 86 20 81,00 68 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAaaaBCDeDEACDAacDBDCCECCDcAEEBabAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEbBACECbAdADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDaBBACCDBBEA CBDEBDAEBCD E CABD AA AD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen eceBc C  Cd c   d  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 9 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 1 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN TEKİN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 25 1 24,75 83 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 0 2,00 29 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 1 2,75 14 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 89 6 87,50 73 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCECDaDADeABDBECCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBEBabECCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBBCADEeDCBDAE  DC B BACB  C   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB          C    c  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 25 1 83

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 0 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BULUT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 8 1 7,75 26 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 8 1 7,75 19 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 51 12 48,00 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcbCB DCaEACDAEBbBDCCECCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  BC daedCc   bADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D   AeC      C DEB                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 8 1 27

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARZU CENNET BALCI 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 4 -1,00 -20 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 9 4,75 24 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 1 1,75 25 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 3 -0,75 -11 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 49 32 41,00 34 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EacDCADBCBCbCDaDAbCAeDcECCDCEDCbcdBcAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bb edc d aaC AbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC a DAeB B Ce E DC     a               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DB b    ea  e Bddce 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 3 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 3 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN PELTEK 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 4 12,00 40 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 4 12,00 30 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 57 20 52,00 43 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDbDaAeECBCDCbcAeDAEBDBDCCECCDBAEEBBbAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal a eAdDeAC dCAcAaCABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDaBBAed    ADC DEBD                  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen                 b  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 4 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AYDIN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 63 27 56,25 47 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe aEDADCABEaBCDCDaACDAacDBDCCECCDabdEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBCbEDeebcdaAbADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC DCBBA d B       E b     a    B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen Bde Ae DDeCA EABdEbD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 9 3 30

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 6 0 6,00 86 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 16 2 15,50 78 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 83 14 79,50 66 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAcECBCDCaEACDAEaDBDCCECCDBAEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal aBCAcDeACECC dADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDdB AeC B  ADC DcB  E    cB  B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED AeC DCCABEABcECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 36 4 90

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 0 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 0 4 -1,00 -20 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 12 4,00 20 10,25 9,45 9,05

Toplam: 120 31 23 25,25 21 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAa    aaDabADCABbBECCDCE CccEeAcEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal eCeaEeccECbd eeDaeCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 11 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 4 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÇİĞDEM ARMAN 890 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 7 9 4,75 12 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 6 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 9 1,75 6 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 9 1,75 4 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 4 -1,00 -17 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 21 30 13,50 11 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADbAae cC ababAb                      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCae BDA CCC   DaAbd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DabCBedddDec      b                     

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen            cCdde c d

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 7 9 18

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 9 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BULUT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 13 8 11,00 37 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 13 8 11,00 28 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 4 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 53 30 45,50 38 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DaAc C CD DaAeaAacDBeCCECCDdbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal dBebEDeA   C bADCABc     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik dCDDd BAeCD  EbDCaDaB  a e  E           

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen dEDdd bD e      Ed  

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 10 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 13 8 43

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DOĞU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 14 20,50 51 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 44 25 37,75 31 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEebDaA aCB DebaAeDAccbBDCCEaCDBeEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAd BACECbcbAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CeDadBAd beB A                         

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 24 14 60

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 6 6 20

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 6 15,50 39 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 4 2,00 29 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 6 11 3,25 16 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 63 37 53,75 45 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADeCBdaaDdbADCABDBdCdbCEDCdcEBbAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACBBcBDAbCbabAdeBAeE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACBDB  ADd D B  c E  ac B  B   c  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEbDceD  dadEcbEa e

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 28 12 70

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 5 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 4 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF KURT 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 7 1 6,75 23 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 7 1 6,75 17 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 3 0,25 4 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 4 1,00 5 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 53 20 48,00 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECDaDADCABDcECCDCEDCccEBAAcEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeaBd DAcaabbAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCc  DACBD                              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen Dcdb        C  d    

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 7 1 23

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA PAK 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 3 16,25 41 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 1 0,75 11 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 65 14 61,50 51 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBCaCDaDADCABDdECCaCEDCcBEBbAEEa

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACcBE  A CaCcAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BDACB   CcDb DCBD E EDC   d         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen De                  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 2 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 1 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE TOPALOĞLU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 5 16,75 56 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 6 18,50 46 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 2 3,50 50 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 4 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 9 5,75 29 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 71 31 63,25 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBeECDaDADCABDBECCbCEDCABEaAdEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal AeBBdBDe CbbbAbDBAbb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEecDceBDBB AD  DCB  EBED aB B Ce      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBbA BeDead eEa EcDb

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 5 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 4 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ELİBOL 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 38 17 33,75 28 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAcBCBC CD  ADeABDcE dDaEDbcdEddAE B

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal e B deDdECa EA DBdCd     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C   D CB                               

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 10 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 0 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAPAR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 5 10,75 54 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 3 18,25 61 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 5 19,75 49 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 2 1,50 21 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 74 22 68,50 57 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABEaBCDCDcAeDAEcDBDdCECaDBAEEBdAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Be EDBeeECbA ADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACe c  ADC DEBD E CDCa C B ac    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen  cD A dDD CA dAac  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 7 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 3 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 26 4 25,00 83 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 34 4 33,00 83 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 7 0 7,00 100 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 20 0 20,00 100 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 110 8 108,00 90 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABECBCDCDEACDAEBbBDCCECCDBAEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDeAeECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDbCBBcCCDBBaADCBDEBDAEBCDCaBCABDBA CA 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BEDBADCDDCCABEABEECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 26 4 87

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 8 0 80

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 7 0 100

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREMM 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 38 15 34,25 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe ED Da DBCBCdaDcDADeABDBE CaCEDdAcEBbAEcB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bC  E  AEeaC AdD ACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  C   b                                  

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 0 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 1 1 3

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
IRMAK BİLEN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 8 28,00 70 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 4 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 4 9,00 23 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 54 16 50,00 42 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EaADCADBCB aCDaaADCABbBdCbDCEDCc EBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal dCBBdeDAEa C AADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CE BDbCB    c a DCBD c                 

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 30 8 75

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 4 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE BORA 97 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 4 0,00 0 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 10 7,50 38 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 3 2,25 8 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 4 4,00 10 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 47 22 41,50 35 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABbaBCcCaaACDAEcDcDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal ecCbdeBdaEbaAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D            dc c        E  AB d     

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0
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60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 4 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 3 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 1 20



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE C 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 4 1 3,75 13 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 4 1 3,75 9 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 15 35,25 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DdD DCABd BCDaDaceDAEcDcDdC CCDaAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   Cb   dCECa  AD ABb     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  a D  B        DC                       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 27 10 68

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 0 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 4 1 13

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİH ÖZDEMİR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 10 20,50 51 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 4 6,00 30 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 51 16 47,00 39 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADc BeaCDdbADCABDcECdeCEDCbcE      

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  C Bde  EC     bBdCE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBCADEBDCd AE ED              

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 23 10 58

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 1 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 21 2 70

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 3 1,25 13 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 18 8 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 1 2,75 39 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 3 1,25 21 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 5 8,75 44 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 70 27 63,25 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDbDCADB B  CDaDADCABDBaCdDCEDCABEBcAEEe

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal cCBddB eEaCCbAADBAbb     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBDACBDBaCcD B Cec E c     eAC c b   

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DeEA   aDCA CE bbEeC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 6 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 16 5 53

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 3 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 2 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NACİYE KARADAĞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 10,25 9,45 9,05

Toplam: 120 39 16 35,00 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe adD DCAc  BCDCDaACDAEdDBaedECCeccEEBBAcE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEaB CEdCA eDCAaE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 25 12 63

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİLAYKESKİN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 6 27,50 69 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 2 9,50 32 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 10 2 9,50 24 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 50 10 47,50 40 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCAD     CDaDdDCABDdaCCDaEDCABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal  CB  B  ECaC e DBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC  B   B a  A   D B    ED aB           

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 6 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 2 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 2 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER GİZLENCİ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 5 8 3,00 8 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 43 27 36,25 30 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DdD DCdcEaBCDCDaACDAccbccCCECCDabEdBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBb d BeCECaAcAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D   Ae  c ab e DaB           e  e    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 13 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 5 6 17

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA SANDAL 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 0 19,00 95 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 2 4,50 64 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 15 4 14,00 70 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 85 14 81,50 68 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADcCBCECDEbccCABDdbCCDCEDCABEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal ACB EBDAECCCEAADBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DC aBDA cDB CA c  CBD   EcC  CBA        

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEAeBeDcd BCEBAEEDC

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 2 57

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 3 0 100



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEDEF 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 18 1 17,75 59 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 0 0,00 0 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 67 16 63,00 53 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EaADCADcCBaECDdaADCABDcECCDCEDCeBEaAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBBd DdECaCbAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCEaBDACB BBC  E DCBD E E     B  B      

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen         D      A b  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 8 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 18 1 60

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 0 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEFA DOĞAN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 14 22,50 56 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 9 7,75 39 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 25 32,75 27 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDAbCADcCBCaaDEaAaeAebcEaCDCEDCcdEBAAEbB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBedB AcCaacAADBdbE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  a  BDAe                                

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 26 14 65

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 0 1 0
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 38 2 37,50 94 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 19 3 18,25 46 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 1 3,75 19 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 79 8 77,00 64 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABaCBCDCDaACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdDBdCECCAEADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECeDCBBACC BB A C DE D E      C Ba  e   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    DeC         D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 38 2 95

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 1 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 2 2 20

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 1 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SELİN TAŞCI 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 7 6 5,50 28 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 1 2,75 9 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 1 2,75 7 12,97 11,61 13,92

Toplam: 120 39 16 35,00 29 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCA aC CDCbaAeDAadbBDCCECCDcAEEBBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal    dd  dC C AbADbABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  CDDa                                   

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 9 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 2 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 1 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA AKSOY 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 0 3 -0,75 -15 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 3 0 3,00 60 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 0 15,00 50 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 16 0 16,00 40 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 3 0 3,00 43 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 70 13 66,75 56 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCADBCBeabDEDADeABDBECCDCEDCeBEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal b a c  A C C AAaBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCECBD CBDB C D  DC D         B         

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen D EA   bDCbBCEa EcD 

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 3 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 0 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 0 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 0 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEREN 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 4 31,00 78 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 27 0 27,00 90 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 9 1 8,75 88 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 36 1 35,75 89 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 5 1 4,75 68 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 3 12,25 61 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 89 13 85,75 71 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DED D ABbC CDCD AeDAEdDBDCCECaDBAEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal eBCAc  b     dAaCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBACCDBB ADC DEBDAE CDCEBCABDBAeCAD

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED ADeDDaCcBEABE   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 32 4 80

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 27 0 90

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 9 1 90

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 0 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 11 8 9,00 30 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 2 -0,50 -5 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 10 8,50 21 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 2 3 1,25 18 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 1 2 0,50 8 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 62 29 54,75 46 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADaAcEaBCDCeEACDAEBDBDCCECCDBAEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCbd e ecCCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EaDbd BdCC dBdc C DE D    D a   e  c    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen ccD e CeD  cc Adb   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 35 5 88

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 1 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 11 8 37

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 3 29

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 3 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 5 31,75 79 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 15 4 14,00 47 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 4 14,00 35 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 61 14 57,50 48 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDAcbADBCB  CDEDADCABDdECCDCEDCccEBAAEEB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal dCBBdBDAECdC   aBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik  CcaBDAeB B CcD  DCB A  E  EB           

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen  e                  

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 33 5 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 2 60

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 15 4 50

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKSU 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 0 2,00 40 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 5 0 5,00 50 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 24 2 23,50 59 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 1 3,75 54 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 13 5 11,75 59 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 75 22 69,50 58 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADaABaCBaDCbaACaAEBDeeCdECCeBcEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  Bebd  eC C   ADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDCBBcC  BB ADC DcB  E  DCE CAB BA    

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BED A dDbCCABEdacECD

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 11 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 1 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 19 2 63

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 5 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 1 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 6 1 86

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 1 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF KARATAŞ 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 1 1 0,75 8 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 10 6 8,50 43 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 71 23 65,25 54 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe EDADCdDBCBCECDEDADCeBDcECdDCEDaABEBAAEdB

Cevap Anahtarı A EDADCADBCBCECDEDADCABDBECCDCEDCABEBAAEEB

TYT Sosyal bCBddBeAdCCdcAbDBACE     

Cevap Anahtarı A ACBBEBDAECCCEAADBACEBECAD

TYT Matematik DCE BDACdDB C a  DCB    E     Bc        

Cevap Anahtarı A DCECBDACBDBBCADEBDCBDAEBEDCEBCBACBDACADA

TYT Fen DBEcDaeDD c  aBAEb C

Cevap Anahtarı A DBEADBCDDCABCEBAEEDC
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 14 2 47

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 1 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 2 2 29

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP 0 13

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 5 32,75 82 28,28 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,07 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,24 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,01 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,92 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 16 3 15,25 76 10,25 9,45 9,05

Matematik-1 30 17 2 16,50 55 11,56 10,41 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,40 1,20 2,02

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 12,97 11,61 13,92

Fizik 7 1 2 0,50 7 1,31 1,17 1,78

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,51 1,41 2,01

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 1,04 0,92 1,59

TYT Fen 20 9 5 7,75 39 3,86 3,50 5,39

Toplam: 120 80 15 76,25 64 55,36 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCAd dBCDCDaACDAEBDBDCCECCDcbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBC EDBAeECCcEADCABa     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDD BBACCcBB   e DEBD EB     C B  A   D

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen e   A eDDCecBEABa  D

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 5 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 1 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 17 2 57

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 2 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 1 1 33



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BÜŞRA ALTUNDAĞ 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 8 29,00 73 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 2 3 1,25 25 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 10 3 9,25 31 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 1 0 1,00 10 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 11 3 10,25 26 4,83 11,61 13,92

Fizik 7 1 0 1,00 14 0,33 1,17 1,78

Kimya 7 1 2 0,50 7 0,17 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 0,92 1,59

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 0,50 3,50 5,39

Toplam: 120 59 18 54,50 45 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCdBbCB DCbcACDAaBDBDCCECCDdbEbBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAdcBACECabbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik EC ebBBAC Da    C DE            B       

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen   D    D e   b      

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 31 8 78

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 0 1 0
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 3 40

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 10 3 33

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 1 0 10

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 0 14

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 1 2 14

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 0 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BEKE 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 7 27,25 68 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 3 1,25 25 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 7 8,25 41 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 4,83 11,61 13,92

Toplam: 120 42 16 38,00 32 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DED DCABdCBCDCDaceDA BDBDCCECbDc E BBdAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aedEDB CEbC EAabAcE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C Db B    d                            

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 29 7 73

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 3 20

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 3 1 60

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 1 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 3 2 10

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP A 0 13A

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 15 15,25 38 23,83 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,83 2,04 1,83

Felsefe 5 1 1 0,75 15 1,58 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 2 1,50 30 2,58 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,00 9,45 9,05

Matematik-1 30 2 1 1,75 6 4,50 10,41 11,91

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,33 1,20 2,02

TYT Matematik 40 2 1 1,75 4 4,83 11,61 13,92

Toplam: 120 27 20 22,00 18 38,17 51,51 54,46

TYT Türkçe DED bCdac BCDbbEAebAEdbB ddECCcd EEB  cE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal   C E   Cda   ADbAa      

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik  C D  c                                 

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 19 15 48

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 0 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 1 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 1 1 20

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 0 1 0
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 0 1 0

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 2 1 7

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 0 0 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELCENUR ERT ÜRK 0 13E

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 3 11 0,25 1 0,25 26,95 26,10

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,04 1,83

Felsefe 5 4 0 4,00 80 4,00 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,25 9,45 9,05

Fizik 7 3 1 2,75 39 2,75 1,17 1,78

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 -0,25 1,41 2,01

Biyoloji 6 0 2 -0,50 -8 -0,50 0,92 1,59

TYT Fen 20 3 4 2,00 10 2,00 3,50 5,39

Toplam: 120 16 18 11,50 10 11,50 51,51 54,46

TYT Türkçe DdDdcab Ebcdcaa                         

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal  aCbE   e CCA A CABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Fen B D bD     d  b b   

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 3 11 8

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 2 2 40

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 0 0 0
Dış Kuvvetler 1 0 0 0
Türkiye'de Yerleşme 1 0 0 0
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 0 0 0
Afetlerin Genel Özellikleri 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 0 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 0 0 0
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 3 1 43

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 0 0 0
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 0 1 0
Madde Döngüleri 1 0 0 0
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 0 1 0



SONUÇ BELGESİ 3D TYT TG 2.SAYI(20-23 ARALIK 2024)

TEKİRDAĞ / KAPAKLI / KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE KOÇAK 252525 13M

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 32,50 26,95 26,10

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 5,00 1,88 1,96

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 5,00 2,04 1,83

Felsefe 5 4 1 3,75 75 3,75 1,88 1,95

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 5,00 3,64 3,32

Felsefe (Seçmeli) 5 0 0 0,00 0 0,00 0,00 0,00

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 18,75 9,45 9,05

Matematik-1 30 24 3 23,25 78 23,25 10,41 11,91

Geometri 10 4 0 4,00 40 4,00 1,20 2,02

TYT Matematik 40 28 3 27,25 68 27,25 11,61 13,92

Fizik 7 4 3 3,25 46 3,25 1,17 1,78

Kimya 7 5 1 4,75 68 4,75 1,41 2,01

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 4,75 0,92 1,59

TYT Fen 20 14 5 12,75 64 12,75 3,50 5,39

Toplam: 120 95 15 91,25 76 91,25 51,51 54,46

TYT Türkçe DEDADCABbeBCDCDacCDAaBDBDCCECCDBbEEBBAAE

Cevap Anahtarı B DEDADCABECBCDCDEACDAEBDBDCCECCDBAEEBBAAE

TYT Sosyal BBCAEDBACECCAbADCABE     

Cevap Anahtarı B BBCAEDBACECCAEADCABECBEDA

TYT Matematik ECDDbBBACCDBBEADCBD BDAE CDda C B  A C  

Cevap Anahtarı B ECDDCBBACCDBBEADCBDEBDAEBCDCEBCABDBAACAD

TYT Fen BbDBceCDDCCc EABEECa

Cevap Anahtarı B BEDBADCDDCCABEABEECD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FLS MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE ANALİZ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 40 34 6 85

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 5 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Haritalarda Temel Kavramlar 1 1 0 100
Dış Kuvvetler 1 1 0 100
Türkiye'de Yerleşme 1 1 0 100
Uluslararası Ulaşım Hatlarının Genel Özellikleri ve Etkileri 1 1 0 100
Afetlerin Genel Özellikleri 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 4 1 80

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İslam'da bilginin kaynaklarını açıklar. 1 1 0 100
İslam'da ibadetlerin temel ilkelerini değerlendirir. 1 1 0 100
İslam medeniyeti kavramını izah eder. 1 1 0 100
Hz. Muhammed ile genç sahabiler arasındaki iletişimi değerlendirir. 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 1 1 0 100

Felsefe (Seçmeli) S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 5 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 30 24 3 80

Geometri S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 10 4 0 40

TYT Fen

Fizik S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 4 3 57

Kimya S D Y B%

KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 7 5 1 71

Biyoloji S D Y B%

Enzimler 1 1 0 100
Hücre Zarından Madde Geçişleri 1 1 0 100
Madde Döngüleri 1 1 0 100
KAZANIM BELİRTİLMEMİŞ 3 2 1 67
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