
TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

TEKİRDAĞ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 1729 201993

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,39 10,53 20,76 2,31 1,46 1,95 1,75 1,73 1,32 2,86 1,11 2,58 3,05 0,86 2,84 0,01 0,01 0,01 12,31 3,16 11,52 1,51 0,49 1,38 2,32 1,32 1,99 2,01 1,11 1,73 1,78 0,92 1,55 53,30 22,70 47,63 281,870

İl Ortalaması 24,40 9,50 22,03 2,45 1,32 2,12 1,82 1,58 1,43 2,93 0,95 2,69 3,07 0,75 2,88 0,01 0,01 0,01 12,19 2,87 11,47 1,44 0,47 1,32 1,93 1,06 1,66 1,69 0,91 1,46 1,57 0,68 1,40 53,50 20,10 48,47 285,250

KATILIMLAR

1 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
EBRU NAYİM FEN LİSESİ 106 30,76 6,60 29,11 3,24 1,21 2,93 2,67 1,54 2,29 4,00 0,70 3,83 4,03 0,52 3,90 24,25 2,75 23,57 5,89 1,25 5,58 5,06 1,43 4,70 4,92 1,43 4,56 4,39 0,99 4,14 89,21 18,42 84,61 395,050

2 TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
TEKİRDAĞ ANADOLU LİSESİ 154 30,36 7,12 28,58 3,11 0,93 2,88 2,10 1,30 1,77 3,72 0,86 3,51 3,53 0,52 3,40 19,50 2,97 18,76 2,55 0,60 2,40 3,69 1,81 3,24 3,61 1,66 3,19 3,09 1,22 2,79 75,26 18,99 70,52 352,950

3 TEKİRDAĞ / ÇORLU
HUB EDUCONNECT 88 28,52 8,26 26,46 2,95 1,25 2,64 2,06 1,47 1,69 3,77 0,74 3,59 3,63 0,56 3,49 18,23 2,92 17,50 2,93 0,63 2,78 3,38 1,40 3,03 3,13 1,65 2,71 3,01 1,16 2,72 71,61 20,04 66,61 341,330

4
TEKİRDAĞ / ÇORLU
ÖZEL SELÇUK MORKAN
AKADEMİ KİŞİSEL GELİŞİM 210 26,88 8,87 24,66 2,53 1,38 2,19 2,06 1,60 1,66 3,26 0,92 3,03 3,23 0,67 3,06 0,00 0,02 0,00 15,77 3,29 14,94 2,32 0,70 2,15 3,01 1,66 2,60 2,81 1,49 2,44 2,57 1,25 2,26 64,44 21,85 58,99 318,870

5
TEKİRDAĞ / ÇORLU
ÖZEL ZETA ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ
EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ 65 26,15 9,08 23,88 2,69 1,35 2,35 1,98 1,69 1,56 3,55 0,86 3,34 3,54 0,63 3,38 15,34 3,29 14,52 2,06 0,52 1,93 2,25 1,31 1,92 2,26 0,98 2,02 1,91 0,60 1,76 61,73 20,31 56,66 311,680

6 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI ANADOLU LİSESİ 161 27,60 8,94 25,37 3,14 1,11 2,86 1,82 1,45 1,46 3,02 0,99 2,77 3,60 0,66 3,44 13,11 2,93 12,37 0,95 0,34 0,87 1,74 1,16 1,45 1,54 1,02 1,28 1,52 0,71 1,34 58,04 19,31 53,21 301,230

7
TEKİRDAĞ / SARAY/TEKİRDAĞ
MUSTAFA ELMAS ARICI
ANADOLU LİSESİ

75 25,92 8,80 23,72 2,23 1,43 1,87 1,68 1,49 1,31 3,13 0,81 2,93 3,41 0,59 3,27 11,79 2,33 11,20 0,73 0,35 0,65 1,72 1,03 1,46 1,24 0,97 1,00 1,37 0,77 1,18 53,22 18,57 48,59 287,590

8 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI HALK EĞİTİMİ MERKEZİ 106 24,96 9,87 22,50 2,18 1,42 1,83 1,83 1,65 1,42 2,91 1,14 2,62 3,37 0,67 3,20 12,04 2,82 11,33 0,85 0,36 0,76 1,84 1,10 1,56 1,64 0,96 1,40 1,38 0,73 1,20 53,00 20,72 47,82 285,460

9
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
TEKİRDAĞ BELEDİYESİ MEHMET
SEREZ SOSYAL BİLİMLER LİSESİ

229 26,05 8,46 23,94 3,13 1,04 2,87 2,33 1,52 1,95 3,30 0,71 3,12 3,14 0,60 2,99 0,02 0,00 0,02 12,14 2,48 11,52 0,79 0,32 0,71 0,72 0,39 0,62 0,35 0,35 0,26 0,56 0,25 0,50 52,53 16,12 48,50 284,350

10
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
ÖZEL DERS EVİ TEKİRDAĞ DİL
AKADEMİSİ KİŞİSEL GELİŞİM 15 22,27 9,60 19,87 2,40 1,27 2,08 1,33 1,27 1,02 2,27 0,87 2,05 2,00 1,07 1,73 0,07 0,00 0,07 10,53 1,87 10,07 0,80 0,13 0,77 1,87 0,80 1,67 1,73 1,47 1,37 1,13 0,93 0,90 46,40 19,28 41,60 267,210

11
TEKİRDAĞ / SARAY/TEKİRDAĞ
ŞEHİT NİHAT KARA ANADOLU
İMAM HATİP LİSESİ

24 20,58 12,88 17,36 1,50 2,29 0,93 1,21 1,92 0,73 1,92 1,38 1,57 2,79 1,46 2,43 4,96 2,75 4,27 0,08 0,13 0,05 0,54 0,21 0,49 0,04 0,17 0,00 0,25 0,25 0,19 33,87 23,44 28,02 226,840

12 TEKİRDAĞ / KAPAKLI
AZİZ SANCAR ANADOLU LİSESİ 174 18,25 11,48 15,38 1,69 1,30 1,36 1,28 1,70 0,85 2,09 1,10 1,81 2,84 1,01 2,59 0,02 0,01 0,02 4,66 2,33 4,07 0,06 0,07 0,04 0,56 0,35 0,48 0,28 0,30 0,21 0,24 0,23 0,18 31,97 19,88 26,99 223,110

13
TEKİRDAĞ / SARAY/TEKİRDAĞ
ÖZEL 2015 SARAY ANADOLU
LİSESİ

47 18,02 11,77 15,08 1,53 1,98 1,04 1,60 1,74 1,16 2,47 1,51 2,09 2,15 1,43 1,79 4,66 3,72 3,73 0,23 0,17 0,19 1,00 0,64 0,84 0,79 0,45 0,68 0,68 0,47 0,56 33,13 23,88 27,16 218,660



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

TEKİRDAĞ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 1729 201993

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,39 10,53 20,76 2,31 1,46 1,95 1,75 1,73 1,32 2,86 1,11 2,58 3,05 0,86 2,84 0,01 0,01 0,01 12,31 3,16 11,52 1,51 0,49 1,38 2,32 1,32 1,99 2,01 1,11 1,73 1,78 0,92 1,55 53,30 22,70 47,63 281,870

İl Ortalaması 24,40 9,50 22,03 2,45 1,32 2,12 1,82 1,58 1,43 2,93 0,95 2,69 3,07 0,75 2,88 0,01 0,01 0,01 12,19 2,87 11,47 1,44 0,47 1,32 1,93 1,06 1,66 1,69 0,91 1,46 1,57 0,68 1,40 53,50 20,10 48,47 285,250

KATILIMLAR
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.



TYT İLDEKİ KURUM ORTALAMALARI LİSTESİ (Puan-1 sıralı)
İL SINAV ADI İL GENEL

TEKİRDAĞ BİLGİ SARMAL TG TYT 2 1729 201993

Sıra Okul Kat.

TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen

Türkçe Tarih-1 Coğrafya-1 Felsefe Din Kül. ve Ahl. Bil.Felsefe (Seçmeli)Matematik-1 Geometri Fizik Kimya Biyoloji Toplam TYT
D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan

Genel Ortalama 23,39 10,53 20,76 2,31 1,46 1,95 1,75 1,73 1,32 2,86 1,11 2,58 3,05 0,86 2,84 0,01 0,01 0,01 12,31 3,16 11,52 1,51 0,49 1,38 2,32 1,32 1,99 2,01 1,11 1,73 1,78 0,92 1,55 53,30 22,70 47,63 281,870

İl Ortalaması 24,40 9,50 22,03 2,45 1,32 2,12 1,82 1,58 1,43 2,93 0,95 2,69 3,07 0,75 2,88 0,01 0,01 0,01 12,19 2,87 11,47 1,44 0,47 1,32 1,93 1,06 1,66 1,69 0,91 1,46 1,57 0,68 1,40 53,50 20,10 48,47 285,250

KATILIMLAR

14
TEKİRDAĞ / SÜLEYMANPAŞA
KADRİYE NAZİF GÖLGE
ANADOLU LİSESİ

134 18,67 10,46 16,06 1,42 1,38 1,07 1,10 1,52 0,72 1,81 0,88 1,59 1,65 0,69 1,48 0,01 0,02 0,01 6,03 2,76 5,34 0,17 0,20 0,12 0,84 0,87 0,62 0,65 0,62 0,49 0,65 0,54 0,51 33,00 19,94 28,01 218,420

15
TEKİRDAĞ / KAPAKLI
KAPAKLI ANADOLU İMAM HATİP
LİSESİ

54 18,46 13,19 15,17 1,74 1,80 1,29 1,54 2,09 1,01 2,26 1,31 1,93 2,87 1,22 2,56 1,43 1,85 0,96 0,09 0,19 0,05 0,61 0,33 0,53 0,13 0,17 0,09 0,22 0,06 0,21 29,35 22,21 23,80 211,710

16
TEKİRDAĞ / SARAY/TEKİRDAĞ
ALİ NAKİ ERENYOL ANADOLU
LİSESİ

59 14,71 10,02 12,21 1,42 1,56 1,03 1,12 1,44 0,76 1,56 0,86 1,34 1,61 0,75 1,42 0,05 0,00 0,05 4,71 2,00 4,21 0,31 0,20 0,25 0,93 0,68 0,76 0,51 0,54 0,37 0,47 0,34 0,39 27,40 18,39 22,79 207,180

17
TEKİRDAĞ / ÇORLU
ÖZEL MODERN FEN BİLİMLERİ
(MFB) KİŞİSEL GELİŞİM KURSU

28 6,43 23,57 0,54 0,50 2,79 -0,20 0,36 3,18 -0,44 0,61 2,75 -0,08 0,96 2,64 0,30 0,00 0,04 -0,01 2,64 9,61 0,24 1,04 3,43 0,18 0,04 3,54 -0,85 12,58 51,55 -0,32 99,750
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Not: Grafiklerin Okul etiketlerinde ilk sütunda yer alan sıra numaraları kullanılmıştır.
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