
SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AKIN TEKİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
361,017 306,150 4 13 41 41 3200

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 17 3 16,25 81 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 1 22,75 57 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 76 8 74,00 62 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DBEABDCaABCeDCECECDAABCCdBDDAEEEbEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECaABeBCAEDBADdECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDCdEAB DCCEADECDA B AED             

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZAD AKGÜL 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
177,071 306,150 40 100 570 570 12759

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 18 6,50 16 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 0 2 -0,50 -2 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 0 2 -0,50 -1 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 18 28 11,00 9 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eDAbbaa   aeB ECb bbeEcD Be cbD  deBcC  

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CbbD baAdd  c  cCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik c d                                     

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 0 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Yorumlanması 6 1 3 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 2 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA AĞAÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,744 306,150 31 80 474 474 10177

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 3 12,25 61 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 2 3 1,25 4 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 2 3 1,25 3 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 41 19 36,25 30 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe cDAbDCBAB CeBaaeDAEbCEBDAaCaEaDAEbABceBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal  EADB  AcBDCaBABC aE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAb  ba                                 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BATIN ÇALIŞIP 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,084 306,150 13 40 172 172 5820

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 3 1 2,75 39 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 6 2 5,50 28 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 62 18 57,50 48 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe D bABDa  B   CECECbAcBCCEBDDAcEEbEdCBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECbdcaBdAEaBADCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBb    A  DCC ADECDAdB    Be  A        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen eA B D     D   E  aD

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİL AKSOY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
309,215 306,150 16 45 190 190 6136

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 60 15 56,25 47 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe cDAEDCBABDCcBCECbAECCEBDABCbECDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEAeBCDAEdcbaBABCeCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  A a bdACD    CC De CD                  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen                 eE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEST  N URŞEKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
202,031 306,150 37 95 560 560 12269

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 20 12,00 30 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 2 -0,50 -10 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 9,27 9,66 9,73

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 26 26 19,50 16 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe cdbABDd   beDCEbECDbdBeaEBacAdbECbAbdbbB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal bdDABeB   e  b E BCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Fen               aE    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 4 20
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BURCU KUVETLİ 52   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
335,608 306,150 6 24 96 96 4486

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 7 28,25 71 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 25 3 24,25 81 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 29 3 28,25 71 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 2 5 0,75 4 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 70 19 65,25 54 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe BD EcCBABDCaBaECaAE CEBDAaC cCDAEEABAbBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C   c  A  bCbaABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACEbDddCD BEACCEDABCDAEBBED CA  B   CA 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen de    e Ee      eE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CANSU DÖKMETAŞ 797   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,627 306,150 26 70 387 387 8998

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 13 6 11,50 38 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 13 7 11,25 28 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 7 4 6,00 30 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 50 31 42,25 35 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eeAaDCBdBaC BaEeDAECaEBDeBC dbDAbEAB    

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal   b c abcBDCbBbBCAaE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAdEaD A DBB cCCEb  CD  e    be         

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen deeBBa      B EACE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 0 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA AK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
270,420 306,150 25 69 384 384 8952

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 12 2 11,50 38 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 48 20 43,00 36 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDae  eB CEaECaAcaCCbBDDAEEEbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CDbaeBdA DBA CEaBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE CDb a   DCC  DECD  B                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DİLARA KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
278,682 306,150 23 64 340 340 8387

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 4 13,00 65 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 49 13 45,75 38 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDa bBeBeCECECDAbBCCEBDDAEEEbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDdeaBdA DBADCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  CD       C                           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen                E    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE KÖSE 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,606 306,150 34 84 512 512 10913

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 3 16,25 41 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 7 4 6,00 20 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 7 4 6,00 15 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 35 13 31,75 26 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DB ABDC    e  E ECD cBCCcB DA  E        

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDd D bb aBbDCE BCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  Ce  ad   CC A E cA                   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen  b                  

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 0 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMİNE KELEŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
328,810 306,150 8 27 125 125 4901

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 2 0,50 10 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 66 12 63,00 53 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDCDABCBDCEaECbAABCCEBDDAEEEbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDAda CAEaB c ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCD  dABBDCCE  cCD dB  ED C           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA ATASEVER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
356,563 306,150 5 15 53 53 3401

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 5 30,75 77 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 6 1 5,75 58 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 5 24,75 62 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 76 16 72,00 60 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDCcAB B CE EabAABCCEBDDAEEEbEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal   DbB B   aBADdECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBC   dABBDCCEbDECDAdB AaDB  EAB cDCE  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d  B    BEdD  eE E D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA DİKER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,828 306,150 9 28 130 130 4960

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 3 35,25 88 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 2 7,50 38 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 18 3 17,25 58 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 18 3 17,25 43 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 0 1,00 14 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 66 14 62,50 52 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe BDAEDCBABDCeBCEeDAE CEBDABCEEbDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C bDB eA       BC CE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACE Dcb DB  ACCEDA CD  BBdD            

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen dd   eb E     EceED 

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL KAYA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,071 306,150 18 49 231 231 6739

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 22 4 21,00 70 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 58 18 53,50 45 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DBbABD  A eB CECEabAAaCbEBDDAEbEeEdCBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal Ee beD dAE     ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBeD CbdBBDCCEcDECDAEBB  DBC           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen               a     

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
FURKAN KAPTAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
380,463 306,150 1 8 19 19 2366

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 1 20,75 69 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 6 0 6,00 86 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 83 13 79,75 66 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DcbABDCDABCBDCECECDceBCCEBDDAEEECEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal bCcb DB AEDB DCECBbA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBdDC EABBDCC ADECD EB   D C           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen aABcee D EADCBCEAE D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GÜLEVSU DİLSİZ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
300,565 306,150 19 50 233 233 6777

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 8 25,00 63 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 1 -0,25 -5 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 0 0,00 0 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 4 5,00 25 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 14 2 13,50 45 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 3 0 3,00 43 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 57 17 52,75 44 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe Dcb BD DABCBcCa ECa ABCCEBDD EEEbEAbeDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal    b      DBbcbECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  CD  a   DC EeDECDAE  A D   E   c  E  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d  d     EA C  EAEED

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM KANBUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,012 306,150 20 55 275 275 7407

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 6 28,50 71 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 2 0 2,00 10 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 53 11 50,25 42 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe  DcbDeBA  CbB dCDAECCEBDABCEECDAEEABACBe

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEAa   A BDCbceB  CE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  AC    b D  EACCED  CD                  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen                  ED 

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM NUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
188,939 306,150 39 98 566 566 12575

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 15 2 14,50 36 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 2 0,50 3 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 16 4 15,00 13 48,38 51,84 55,13

TYT Matematik AEB D  dcB DCCEADECD  B                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen    d          aE    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 1 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 1 0 100
Kan Grupları 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÖNCÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
366,128 306,150 3 12 35 35 2957

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 4 32,00 80 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 1 8,75 44 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 17 1 16,75 56 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 77 9 74,75 62 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe BDcEDCBABDC BCECDAE CEBDcBC ECDAEEABACeb

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal    DeC   B  D  BCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAdECDEA DB   CCEDAB D     D   E BD  C  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen ACb dC  EADCBaEACEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN AY OĞDU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
280,036 306,150 22 63 336 336 8289

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 13 22,75 57 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 16 2 15,50 78 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 4 8,00 27 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 9 4 8,00 20 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 51 19 46,25 39 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe aeEABDCee eeeCaaECbAeBeCEBDDAEEEdEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDABbBeAEDBA CECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  CDbCaA  eCC  aE D                    

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHDİŞAN ZOR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
330,603 306,150 7 26 111 111 4787

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 7 25,25 63 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 21 3 20,25 51 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 2 0 2,00 29 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 8 2 7,50 38 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 67 16 63,00 53 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eeEABDa A  e  ECE DAeBCCEBDDAEEECEdaBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  C Ae B b DBeDCECBbA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCD CcABBDCCEADECDAc  A  Be           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen CA dDDe  E D  CE    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEHMET ALTUNDAŞ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
311,294 306,150 15 44 181 181 6006

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 7 23,25 58 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 1 1,75 35 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 13 2 12,50 42 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 13 2 12,50 31 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 5 -0,25 -4 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 1 4,75 79 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 11 7 9,25 46 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 61 19 56,25 47 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe aebABDb       ECcCDAeBCCEBDDAE ECEACBeAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  C bB BbA DBA CEaBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  da  EAB  CC  DEC  E    DBC           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen ed dDeaDcEAD BCEAEEe

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİS GÜRER 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
237,421 306,150 35 85 513 513 10929

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 14 18,50 46 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 5 7 3,25 11 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 5 7 3,25 8 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 3 2 2,50 13 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 39 30 31,50 26 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe Ddb BDa b aBeCEbECcAdBCbEBDDAbEE bACBDed

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  bDAeee A b AedECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik    CD  a   bCC e cC   d d   b           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen       e       CE E c

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 3 20
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 1 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NERGİZ BİLGİÇ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,337 306,150 10 31 143 143 5237

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 0 14,00 70 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 14 4 13,00 33 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 2 2 1,50 8 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 64 12 61,00 51 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DaEcBDCDABaBeCECECaAABCCEBDDAEEECEdCBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDA  B   DB DCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A BCa Cd   DCCE  ECDAcB   D    e        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen       e       CEe   

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA NUR DEPREM 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,230 306,150 24 66 354 354 8562

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 10 3 9,25 23 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 49 16 45,00 38 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABcd ABCBaCE E DAABCCcBDDAEEEbEACBDeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CbbcbB b DB DCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik b BCDd   cB CC   EC  E               E  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSANUR SİYER 811   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
261,930 306,150 29 75 426 426 9499

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 12 22,00 55 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 7 2 6,50 22 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 7 2 6,50 16 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 45 20 40,00 33 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eaA DeBAB CaBaaCDAEaCbBDeBC EaDAEEAaAdBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEAbBCDb B dcBeBCAaE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  AC   bd  B   CC    CD                  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen                  E  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ROJİN DOGU 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
250,800 306,150 30 79 471 471 10167

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 16 18,00 45 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 1 8,75 29 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 9 1 8,75 22 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 42 24 36,00 30 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe edbABDaaABCe CaaECDAeB CaBDDbEEEaEACdced

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal E   c   A DBeb aCBCe     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A     C  B DCCE   CD b                  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d  d          CE EE 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 2 0
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUKİYPOLAT 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
201,310 306,150 38 96 561 561 12288

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 26 7,50 19 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 4 0,00 0 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 3 0,25 5 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 10 6,50 33 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 5 25 -1,25 -4 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 4 6 2,50 25 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 9 31 1,25 3 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 2 5 0,75 11 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 5 -0,25 -4 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 7 13 3,75 19 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 39 80 19,00 16 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe BaAEaCBeeDCeadcaacbbCEBDeddaEdeAEbbacbdb

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal bdcDBbbAdc CbabBCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik cdbdebdbCcdcddCacbcBCbdbcdcDcbdEDeDaEadc

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen ACbdBCeBddbdBebdbEbd

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 6 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 0 2 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 2 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 4 20
Grafik Problemleri 1 0 1 0
Küme Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 1 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 1 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 2 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RUMEYSA ÖZTÜRK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,459 306,150 12 37 153 153 5476

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 10 23,50 59 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 7 2 6,50 33 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 63 15 59,25 49 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe aeEABDC A aB CaaEbDcABCC BDDAEaEbEACBDbB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  C  B B b DBADCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE CDbCdABBDCC ADECDA       C           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d    D   E a  CEAEE 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SENA SERİN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
265,264 306,150 28 72 408 408 9282

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 11 19,25 48 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 1 0 1,00 20 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 11 2 10,50 35 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 12 2 11,50 29 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 7 3 6,25 31 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 45 17 40,75 34 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe   bABDa  Bee eECECabbBCCEBDDAE EeEdCBDb 

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal      bB AE     E         

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A B D  d   DCC  DECD  B     d  A        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen Cd d      A  eCEAEE 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA * BULAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
269,394 306,150 27 71 389 389 9010

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 12 24,00 60 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 6 4 5,00 17 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 6 5 4,75 12 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 2 1 1,75 9 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 48 22 42,50 35 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eebABDCedBCa CECECDAcBCCbBDDAEaEeaAeBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECD cDBeA DBbbCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik c     b     CCE  Ed A      Ba  b        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen               eE  E 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 1 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KADAGAN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,149 306,150 14 43 180 180 5952

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 10 24,50 61 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 4 8,00 40 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 3 0 3,00 30 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 2 2 1,50 21 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 63 24 57,00 48 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe aDAbDaBeB C BaECDAEbCEBDeBC EbDAEbABACdD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal   b B  A Bb DBbBbACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACE DdA DBB ACCE ABCDA e d Dd     EEC  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen b   de BaeD   E  EDc

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SILA KARABAY 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,416 306,150 21 58 284 284 7525

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 13 23,75 59 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 12 4 11,00 37 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 12 4 11,00 28 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 56 26 49,50 41 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDdDbBCBaCEaECabAaCCEBDcAdEEbEACaDeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EC beeBCAEacA CECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik bEcCD  EAB DCC  bECD d                  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen C  db    c     E EED

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
UMUT DÜRÜ 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
240,572 306,150 33 83 504 504 10762

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 18 16,50 41 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 5 -1,25 -25 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 9 8,75 44 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 40 29 32,75 27 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eaAbDbBe aCeBaECbddaCbBDcBCEcaDAEaeBACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal dbbeabDAEabCbBABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BA a Db C B   C E    D                  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAĞMUR 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
304,136 306,150 17 47 215 215 6487

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 17 17,75 44 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 16 4 15,00 50 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 4 3,00 15 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 62 31 54,25 45 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe DeaABaCDABaBcddabCDAbBdCbBDDAbaEd ACBbeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal Ed  eDBadEbBADCECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBdDCCEcBBDCCEdDE Dd          ABDEDCE A

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen            D dCEcEdb

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUSUF TALHA AKIN 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
245,787 306,150 32 81 487 487 10445

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 3 11,25 28 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 3 9,25 46 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 14 0 14,00 47 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 14 0 14,00 35 12,99 14,81 16,72

Toplam: 120 36 6 34,50 29 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe               E ECDeeaCCEBDDAE          

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CD    b  ceADCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A BCD  E    C  ADECDA B   D             

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 0 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 0 60
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP DURAK 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
369,224 306,150 2 10 31 31 2825

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 3 20,25 68 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 24 4 23,00 58 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 2 2 1,50 21 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 81 21 75,75 63 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe a bAaDCeABaB CECEeDAABCCbBDDAEEEbbACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECbbcDB AEDBADCECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCbC EABBDCC ADECD cBc  DBC  A   e E A

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen ab BD  DBEAeCBCEAEED

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP KUVETLİ 52   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,046 306,150 36 91 545 545 11729

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 12 9 9,75 24 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 7 7,25 24 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 10 7 8,25 21 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 1 4 0,00 0 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 0 5 -1,25 -18 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 10 1,50 8 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 33 31 25,25 21 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe BacbDaBABaCeBeE     aE  cBC   D         

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal        b BedaBeBCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  AC bcdbCDB c CCE   C      c b        A 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen ddD db ecdb e   aEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 0 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 0 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Yorumlanması 6 1 0 17
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZEYNEP ŞIRA 0   

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
319,557 306,150 11 36 151 151 5471

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 40 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 22,83 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,63 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 1,64 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,09 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,90 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 4 1 3,75 19 9,27 9,66 9,73

Matematik-1 30 20 2 19,50 65 11,97 13,32 14,27

Geometri 10 6 0 6,00 60 1,02 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 12,99 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,32 0,58 0,87

Kimya 7 2 1 1,75 25 0,94 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 3 4,25 21 3,28 3,61 4,83

Toplam: 120 63 14 59,50 50 48,38 51,84 55,13

TYT Türkçe eDAbDCB   CDB ECbcECCbBDeaCEECDAEEABAeBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal       D        BC aE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACE DEA b   ACCEDABCDAEB dD  AEDB E C  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen  e   e Ba D   E CE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 4 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AHMET LEVENT KÖKKURT 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
370,031 306,150 7 9 30 30 2793

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 8 0 8,00 80 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 34 3 33,25 83 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 5 -0,25 -4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 6 -1,50 -25 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 13 0,75 4 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 84 28 77,00 64 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDaDbB ecCECE DAAaCbEBDDAEEECEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDbBDBdAEDBbDdECBCe     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEaCDCCdABBDCCEADECDAEBB EDBbD ABDEDCE A

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen eA B DeeB bcdcbcbaaa

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ALEYNA SARAÇ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,463 306,150 33 60 292 292 7603

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 20 11 17,25 43 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 4 7,00 35 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 14 3 13,25 44 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 16 4 15,00 38 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 10 2 9,50 48 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 54 21 48,75 41 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe D bAB a    a CEaEeDcABCCEBDcAb E EAeBDea

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal E bb eB     Aa ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE  DC dAeaDCC ADECD E            c CE  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen     b  DBEADd CEAEE 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 3 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 1 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ANIL BULUT 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
281,207 306,150 35 62 329 329 8209

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 6 29,50 74 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 8 0 8,00 27 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 8 0 8,00 20 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 2 -0,50 -3 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 50 13 46,75 39 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDa A Ce CECECDAABCCEBDDAEEEaEACBDAa

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CDbeaB AE BA dECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A   D       CC   ECD        C           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d             a     

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ARDA BABATÜRK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
324,251 306,150 19 30 142 142 5183

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 3 1,25 25 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 1 14,75 49 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 19 2 18,50 46 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 5 1 4,75 68 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 9 3 8,25 41 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 66 21 60,75 51 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe  bcEDaBA  a B EdbbEbCEBDAaCEEbDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEAbBdabEBcCDcABC CE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACE DEA DeB  CCED  CD          D  cECA 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen AdDBBC  b eC    CE E

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ATAHAN PELTEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
289,551 306,150 32 59 291 291 7594

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 16 3 15,25 51 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 16 3 15,25 38 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 0 1,00 14 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 55 22 49,50 41 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe eaAEDCBABDCcB bCbcECCEBDbaCEECDAEbeBACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal d dcB DdEBcCDceBC aE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  ACE DdA D  EcCbEDABCDAE                

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen         E       a   

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYŞE CEVİZLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,328 306,150 20 32 144 144 5238

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 10 27,50 69 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 19 6 17,50 44 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 2 4,50 23 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 67 25 60,75 51 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBbABDCbbBeBeCECECDceBbCEBDDAEbECEAeBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EbDbBDBdAEaBAbdECBCd     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCaC dABBDCeE DECDAbB   DBa         e 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen de       E   BCE E  

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERFİN AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,717 306,150 12 18 72 72 3950

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 4 14,00 70 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 2 14,50 48 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 16 2 15,50 39 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 4 2 3,50 50 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 11 5 9,75 49 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 73 20 68,00 57 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDCDABCBeCEaEeaAeBCCEBDDAEdECbbCBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CeABDBCAbDabDCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEB Db E    CC ADECDA B A   a  A        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen aABB DdaeEAD   EAEaD

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERİVAN AYDIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
383,787 306,150 6 7 17 17 2228

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 0 3,00 60 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 3 13,25 66 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 24 1 23,75 79 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 2 25,50 64 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 5 0 5,00 71 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 14 3 13,25 66 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 85 17 80,75 67 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe eDcbDCBABDCaBCECaAEaCEBDeBCaECDAEEABdCBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CE De DA BcCDBbBCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACECDdA D BEACCEDABCDA BBED     B cE   

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen Aab BCeBEAD B EACEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890

100

0

20

40

60

80

TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERKANT BALTA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
333,444 306,150 17 25 103 103 4619

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 4 20,00 67 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 2 3,50 35 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 25 6 23,50 59 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 3 2,25 38 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 6 9 3,75 19 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 72 31 64,25 54 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe ccAbDCBAB beBebaDcECCbBDABbEECDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C AbdCDA BDCbBbBCbCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  ACECDdb DBB ACCEDABCDAEBa D b dD  cECA 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen  eDaBb cE a d EAeEba

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BEYZANUR YILMAZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
290,879 306,150 31 57 282 282 7487

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 12 5 10,75 36 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 1 -0,25 -3 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 12 6 10,50 26 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 55 20 50,00 42 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe ecbABDCDABaBaCEaEeDAAaCCEBDDAEEEbEACB AB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EC ABaBeA aBADCECabA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDa bc  DCC  cECD  B   b        b    

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 0 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA BEKTAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
214,176 306,150 43 93 555 555 11895

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 21 11 18,25 46 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 0 1,00 20 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 1 1 0,75 15 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 1 0 1,00 20 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 2 5,50 28 10,00 9,66 9,73

Toplam: 120 27 13 23,75 20 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe ad ABDa      aEbaCDedBCC BDDAEaEaEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal     B BdAEaB         E   

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 1 0 100
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUĞRA YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,367 306,150 24 41 178 178 5934

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 9 25,75 64 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 5 8,75 44 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 5 17,75 59 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 6 21,50 54 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 6 -1,50 -21 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 11 1,25 6 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 65 31 57,25 48 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe dDAbDaBeB Ce aECb ECCdBcABCEECDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C  bcdDA  DC BABCbaE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik cAdE DEdCDBBEAeCEDABCD    cD Ce DB  E A 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen ddc deeac Dd  d aEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
CEREN PAÇACI 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
349,683 306,150 10 16 65 65 3751

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 6 5 4,75 24 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 75 21 69,75 58 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe BDAbDCBABed BCECDcEaCEBDABCEEeDAEbABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CbbDB abcBDCDBABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik cACECDdA DBBEACCED  CD  BBE  CA e  cE   

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen da   bDBEdD B   aE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DAMLA ARAS 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
260,176 306,150 37 76 438 438 9624

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 5 7,75 39 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 8 2 7,50 25 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 8 2 7,50 19 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 44 18 39,50 33 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDa A CBbCEaEeaAABCCEBDDAaaEbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal bC be   bEDBb  ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A BCD  d    CC   EC   c                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
DERYA BULUT 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
226,484 306,150 42 88 530 530 11445

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 13 18,75 47 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 8 5,00 25 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 7 9 4,75 16 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 7 9 4,75 12 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 6 -0,50 -3 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 37 36 28,00 23 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe ee AB a ABeBa EaECbAcBCCbBDDAc EeEACaDAa

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal bCb Be    aBebbEaBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik Aa d   E c DCCc  ECc  a   cca           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d d c e  c    eE    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 1 2 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EDANUR TOPATAY 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
406,813 306,150 4 5 11 11 1382

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 27 1 26,75 89 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 37 1 36,75 92 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 5 1 4,75 68 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 13 4 12,00 60 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 93 17 88,75 74 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe BDAEDbBABcdeB ECDAECCEBDcBCEEeDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEb e DA ccCbB BCbCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAaECDEACDBB ACCEDABCDAEB EDDCAEDBDEECAA

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen c D BbeBEcDCB EACEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EFE UÇAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
275,315 306,150 36 67 361 361 8631

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 10 8 8,00 27 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 3 1 2,75 28 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 13 9 10,75 27 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 4 2,00 29 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 10 8 8,00 40 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 54 40 44,00 37 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe dacbDaBecea eeEacAEbCEBDcBC EbDAE ABA dD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C AbdCbA BDCbBbBCbCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik c abdcbdCD  a CCED BCDA            cECA 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen AdDc eDcEbDdBed CEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 0 0
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 1 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF ESRA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,662 306,150 22 34 146 146 5286

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 23 1 22,75 76 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 3 0,25 4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 2 1,50 25 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 6 7 4,25 21 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 67 26 60,50 50 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBbcBDa bceB  ECECDecaCCEBDDAaEEaEdCdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECa BaBdA DBdDCECBbA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDCCE eBDCCE DECDAEB A DB   A        

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen ad   DdecEA  BaE Ec 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EMRE  *YA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
387,150 306,150 5 6 16 16 2092

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 15 5 13,75 69 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 1 25,75 86 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 1 25,75 64 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 4 1 3,75 54 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 10 4 9,00 45 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 86 15 82,25 69 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBEABDCDABCaDCECECDAcBCCEBDDAcEECEdCBbAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal aCeAeDBCAEDcADCECBbA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDC EABBDCC ADECDAcBBAEDBC           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen CABaD  aa Aa  CEAE D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ERDEM SELVİLİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
440,030 306,150 2 2 4 4 434

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 20 0 20,00 100 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 30 1 29,75 74 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 102 9 99,75 83 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe BaAEDCBABDCDBbaCbAECCbBDABCEECDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEADBCDAEBDCDBABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACECDEACDBBEACCEDABC AE B D C   BcE C A

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen ACDBBCDBEbDCBDEdeEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ESMA PAK       E 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
291,566 306,150 30 56 278 278 7443

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 1 4 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 56 23 50,25 42 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe aebABDbDABaBaCEaECDAeBCCEBDDAEEEbEAdBDAc

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDABad A bBbcdECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCb  d   DCCEcDECD EB   baC           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen          b          

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EYLÜL ÖZBUDAK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
190,224 306,150 45 97 564 564 12542

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 14 22 8,50 21 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 8 7,00 35 10,00 9,66 9,73

Toplam: 120 23 30 15,50 13 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe cdbABDd   beDCadEbebdBbCbBaDA bECbAbdbba

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal adD  eabA DcAbCEaBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
GAMZE TOPALOĞLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
323,202 306,150 21 33 145 145 5248

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 11 26,25 66 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 8 8,00 40 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 2 20,50 68 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 2 22,50 56 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 2 4 1,00 14 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 6 8 4,00 20 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 68 29 60,75 51 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DabABDCeABbBaCEaECbAcBCCEBDDAEEEbEdCBbAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EC bBacdA bBbeCEaBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBC   d BBDCCEADECDeEBB  DBC   B E     

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen dd BeDb eE D BeE  ae

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HACER ELİBOL 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
235,594 306,150 40 86 518 518 11024

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 11 20,25 51 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 0 3 -0,75 -15 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 9 7 7,25 36 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 3 2 2,50 8 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 3 2 2,50 6 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 0 1,00 5 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 36 20 31,00 26 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe cebABDabAB   CEadCDAcB CEcDDAE Ea ACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal bd dBaBCA  eb bECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A cd        C      D                    

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen                   E 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Yorumlanması 6 3 1 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HATİCE YAPAR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,707 306,150 28 51 258 258 7214

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 25 10 22,50 56 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 3 -0,75 -15 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 3 4,25 21 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 24 1 23,75 59 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 0 1,00 17 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 1 0,75 4 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 55 15 51,25 43 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe Dab B  DABCB dECdCaceBCCEB DAEaECEACdcAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal      ea b      ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDbCE BB CCE  ECDA   AEDB     DEDC   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen  d                E 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 0 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HELİN BAKAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
312,234 306,150 25 42 179 179 5946

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 8 22,00 55 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 1 3,75 75 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 1 0 1,00 20 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 1 11,75 59 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 18 0 18,00 60 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 20 1 19,75 49 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 1 0,75 11 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 60 12 57,00 48 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBEABDC A CeD EaECDAdBCCE DDAb    cacDbB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDAe B A   A  ECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDC EABB CC    CD E BA D   E Ba      

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen C   a    Ee    E E  

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 1 40
Paragrafın Yorumlanması 6 3 0 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 2 4 33

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İLKER BEDİR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
466,624 306,150 1 1 1 1 55

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 35 5 33,75 84 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 19 1 18,75 94 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 29 1 28,75 96 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 39 1 38,75 97 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 7 0 7,00 100 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 5 2 4,50 64 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 18 2 17,50 88 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 111 9 108,75 91 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe aBEcBDCDABCBDCECECDAbaCCEBDDAEEECEACBDcB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDABDBdAEDBADCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDCCEABBDCCEADECDAbBBAEDBCDEABDEDCEAA

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen CABBDDCDcEADCdCEAEED

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
İREM ÇAYIR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
209,135 306,150 44 94 557 557 12052

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 18 14 14,50 36 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 1 0,75 15 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 5 6,75 34 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 1 1 0,75 3 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 1 1 0,75 2 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 27 20 22,00 18 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe eaA DC bBDC e EbbeEaCEB cBC EbDAEbAd  db

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C   c Db  b bBABCAaE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  b            C                         

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 0 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 4 0 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 3 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
LİVA NUR AKTAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
227,317 306,150 41 87 528 528 11405

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 14 19,50 49 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 0 0 0,00 0 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 6 3 5,25 26 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 34 23 28,25 24 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe Dd ABabedaCBeCa EaaAABdCbBDDAEbE EACBDeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal cCa aDBCAE               

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik d e b Cad   CC   ECb                    

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Yorumlanması 6 4 2 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 0 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MEDİNE SUNA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
258,483 306,150 38 77 442 442 9714

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 22 12 19,00 48 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 5 9,75 49 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 9 3 8,25 28 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 9 3 8,25 21 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 4 0,00 0 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 9 1,75 9 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 46 29 38,75 32 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe aeEABaC bB BeaEbECDA BCCEBDDAb cb  CabAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CbAc BbA c bDCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE  D   A   CCE  Ed   B   c a           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d  d  eecE  CBac Ecb

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 2 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 1 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE AYAŞ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
168,110 306,150 46 101 573 573 12868

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 6 7 4,25 11 24,73 23,75 23,85

Matematik-1 30 5 2 4,50 15 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 5 2 4,50 11 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 1 -0,25 -4 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 3 -0,75 -4 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 11 12 8,00 7 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe  aA D B   Cee c b aaCE                  

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Matematik  b   Da       CCE  B                    

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen bb     c            

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE
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TÜR MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Kurum İlçe İl Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 0 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 0 2 0
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 0 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0
Hayvanlar 1 0 0 0
Güncel Çevre Sorunları ve İnsan 1 0 0 0
Kan Grupları 1 0 0 0
Mitoz 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MELİKE K 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
416,831 306,150 3 4 7 7 1048

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 7 31,25 78 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 8 9,00 45 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 28 2 27,50 92 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 38 2 37,50 94 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 6 1 5,75 82 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 2 2,50 36 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 15 3 14,25 71 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 97 20 92,00 77 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDCDABaBaCECECDcAaCCEBDDAEEEeEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDbe BbbcaBADdECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AaBCDCCEABBDCCEADECDAEBeAEDBCDEABDEDCEAA

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen CABBDDa BE aCdCEAEED

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
MERVE VERGİ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
327,287 306,150 18 29 136 136 4994

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 9 26,75 67 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 6 11,50 58 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 20 1 19,75 66 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 1 1,75 18 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 22 2 21,50 54 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 3 -0,75 -11 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 6 2,50 13 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 68 23 62,25 52 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe aBbABDC AB BaCEaECDAAabCEBDDAEEEbEACBDea

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECbbcbBCA DcAcCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE CDC EABBDCC ADECD bB  E B  EeB       

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen a    eb eE e   EA Ea

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
NİSA DEMİRHAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
367,952 306,150 8 11 33 33 2888

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 33 6 31,50 79 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 5 0 5,00 100 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 0 26,00 87 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 0 26,00 65 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 2 3 1,25 6 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 79 11 76,25 64 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDCDABCBbCECECD eBCCEBDDAEaEeEAeBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EbbABDBCAEDBADCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCDCCEABBDCCEADECDA B AEDB            

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen a     a        E  dD

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖZCAN AYKIN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
346,180 306,150 11 17 69 69 3918

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 2 2,50 50 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 8 10,00 50 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 7 19,25 64 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 9 20,75 52 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 6 -0,50 -7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 6 1 5,75 82 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 2 3,50 58 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 11 9 8,75 44 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 77 35 68,25 57 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DabABDbDABCBedECECDAABCaEBDeAEdEbEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECabdDBCAcaBdDCECebA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCeCeaABBDCCEbDECDAcBdA DBb   B   b eA

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen adcBbedDeEADCBCEAEdc

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 0 1 0
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 2 60
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 1 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 1 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA BEKE 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
244,257 306,150 39 82 494 494 10542

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 23 15 19,25 48 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 4 0 4,00 13 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 4 0 4,00 10 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 2 -0,50 -7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 1 0,75 13 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 40 24 34,00 28 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe b bABDaDABCBDCEaaCaAcBaCEBDDAE caEcbeDba

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal aCD aDBdAEDBe baCBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A      E    C     C                     

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d     e       eE    

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 3 2 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 1 5 17

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SEHER DURGÜR 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
339,752 306,150 16 23 89 89 4262

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 6 12,50 63 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 4 18,00 60 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 4 0 4,00 40 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 4 22,00 55 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 1 -0,25 -4 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 71 17 66,75 56 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBbABDCDABeBaCEaECDAABCCEBDDAbEEaEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECbAaDBdAEbBbcCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCbC bAB DCC ADECDcEB Ac B  EA   DC   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen                   b 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 1 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDE DEREN SALDUZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,035 306,150 13 20 75 75 3987

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 2 -0,50 -10 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 8 6,00 30 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 2 25,50 85 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 6 2 5,50 55 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 32 4 31,00 78 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 3 3 2,25 32 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 1 2 0,50 7 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 75 28 68,00 57 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDC AB eaCEdaaDAeaCCEBDDAdEECbACBbAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  Cebc d b bBbcCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEcCDdCEABBDCCEADECDAEBBAEDB   ABDcDCE c

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen CA dbDe ecA    EAE D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 1 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 1 0 100
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SUDENAZ GÜDEK 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
317,918 306,150 23 38 157 157 5572

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 5 26,75 67 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 0 19,00 63 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 2 1,50 15 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 21 2 20,50 51 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 2 0,50 7 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 3 3 2,25 32 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 0 4,00 67 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 8 5 6,75 34 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 62 13 58,75 49 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe D bABDa ABCe CE ECDAABCCbBDDAEEEC  CBbA 

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal         A      ECBCb     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBC C EAB DCC ADECDAE    D   ae   DC   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen aA   e  aEdDCc EAE D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 0 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 1 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 0 1 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ŞULE BAŞARAN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
341,519 306,150 15 22 84 84 4173

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 10 26,50 66 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 2 0,50 10 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 4 12,00 60 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 20 4 19,00 63 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 22 4 21,00 53 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 1 1 0,75 11 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 4 2 3,50 50 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 0 3,00 50 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 8 3 7,25 36 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 72 21 66,75 56 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe ecAbDCBAB CaBCEaacEbCEBDABCaEeDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C be  DAEBDCDBbBCcCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik dACECDEACDBB  CCEDABCe EeeE   A       A 

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen     Bd BEA CcaE CE  

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 3 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 1 0 50

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE TİRTOM 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
301,563 306,150 27 48 228 228 6689

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 13 20,75 52 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 17 4 16,00 53 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 17 4 16,00 40 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 2 0 2,00 29 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 1 2,75 46 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 1 4,75 24 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 59 23 53,25 44 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DebcaDC   bBeCaCECaceaCCEBDDAEaECEACBDdB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDbcad AcDBADCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEcCaaCdABBDCCEADECD       B            

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen          EA   eE E D

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 2 0 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SÜMEYYE YILDIZ 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
307,642 306,150 26 46 198 198 6237

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 8 30,00 75 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 1 2,75 55 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 4 10,00 50 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 16 5 14,75 49 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 1 0 1,00 10 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 17 5 15,75 39 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 60 17 55,75 46 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe cDAEDeBAeeCeBCECDAEbCEBDAaCEECDAEEABdCBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEb B eA B  DBbBCeCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAbEbbdACDB  cCCEDABCD    E   A         

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 1 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
TAYLAN SEZGİN 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
288,662 306,150 34 61 297 297 7676

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 9 28,75 72 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 7 11,25 56 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 11 7 9,25 31 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 11 7 9,25 23 17,57 14,81 16,72

Toplam: 120 55 23 49,25 41 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe aBbABDCDABCBbbECECDAcaCCbBDDAEaEbEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECebdDBdbEDBeDCECBdA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AcBbaCdcbd DCC   ECDA B                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 3 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YAREN AKSU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
360,386 306,150 9 14 44 44 3223

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 30 9 27,75 69 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 4 0 4,00 80 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 3 11,25 56 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 21 5 19,75 66 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 5 3 4,25 43 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 26 8 24,00 60 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 3 2 2,50 36 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 4 1 3,75 54 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 4 1 3,75 63 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 11 4 10,00 50 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 79 24 73,00 61 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe eDc DCaABbCaBCECaAEaCEBDdBCEcCDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal CEb a  A BDC BABCbCE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BAdEdDEeCDdBE CCEDABCDA BBdD  eEbBDaEC  

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen Ae  BbDeEAD B EAeE E

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 0 1 0
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 1 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 1 0
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 1 80
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 1 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 1 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 0 1 0
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YUNUS EMRE ALUÇLU 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
343,440 306,150 14 21 79 79 4065

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 29 8 27,00 68 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 4 9,00 45 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 22 1 21,75 73 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 22 1 21,75 54 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 2 3 1,25 18 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 4 3 3,25 46 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 5 0 5,00 83 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 11 6 9,50 48 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 72 19 67,25 56 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe DBEABDCa BaB CEaEea AaCCEBDDAEaEbEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal aCaAcaBCAE     ECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCD CbABBDCC ADECDAEB   DB            

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen eA dD aDBccDCeCEAEE 

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 1 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 1 0 100
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 1 0
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ZELİHA KAYA 0 -M

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
293,144 306,150 29 53 269 269 7319

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 46 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 11 24,25 61 24,73 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 0 2,00 40 1,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 3 0,25 5 2,15 1,90 1,96

Felsefe 5 2 3 1,25 25 2,11 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,88 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,02 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 10 6 8,50 43 10,00 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 3 14,25 48 15,59 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,98 1,49 2,45

TYT Matematik 40 15 3 14,25 36 17,57 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,94 0,58 0,87

Kimya 7 2 3 1,25 18 1,52 1,20 1,68

Biyoloji 6 3 2 2,50 42 2,05 1,84 2,28

TYT Fen 20 5 6 3,50 18 4,52 3,61 4,83

Toplam: 120 57 26 50,50 42 56,82 51,84 55,13

TYT Türkçe BDAEaaBABe aBaECebE CbBDABCEECcAEEAcdCBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C A  dcd BDebaABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACEaaE  c   ACCEDABCD  B               

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen      a aE ad DEcCE c

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 0 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 1 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AYÇA AVCI 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
218,739 306,150 9 92 548 548 11740

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 17 17 12,75 32 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 1 1,75 35 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 1 7,75 39 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 6 6 4,50 15 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 6 6 4,50 11 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 1 3 0,25 1 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 32 27 25,25 21 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe eeb BDaDe ee CE bCe eaCbaBDDAb aeEAaBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECD BbB A        BC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A   cba       d eECeAEB                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen               eE  bc

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 2 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 0 3 0
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 4 1 67
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 0 0 0
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 1 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 1 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BERRA KARADENİZ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
345,160 306,150 2 19 74 74 3974

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 12 25,00 63 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 18 2 17,50 88 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 2 18,50 62 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 4 1 3,75 38 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 23 3 22,25 56 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 0 0 0,00 0 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 2 2 1,50 21 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 0 2,00 33 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 2 3,50 18 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 73 19 68,25 57 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe DeacBDCDABCBaCEaECDAcBCCbBDDAbaEbEAbdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDABaBdAEDBADCECBCA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEB DC dABBDCCEADECD E     Bb E  DEbC   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen         BE  da E E  

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 1 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 1 0
Asitler ve Bazlar 1 0 1 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSENAZ ALTUNIŞIK 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
322,182 306,150 3 35 147 147 5322

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 34 6 32,50 81 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 1 0,75 15 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 1 3,75 75 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 4 11,00 55 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 18 2 17,50 58 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 18 2 17,50 44 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 0 0 0,00 0 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 0 1 -0,25 -1 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 64 13 60,75 51 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe aebABDaDABCBaCECECDAeBCCEBDDAEEECEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  C e  adAEDBADCECBbA     

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AE CDb EABBDCC ADECD EB     e           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen       e             

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 4 0 80
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 0 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 0 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ECE HAVA 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
274,492 306,150 6 68 365 365 8692

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 26 9 23,75 59 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 0 0,00 0 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 0 1 -0,25 -5 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 5 1 4,75 24 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 15 5 13,75 46 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 15 5 13,75 34 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 0 4 -1,00 -14 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 3 1 2,75 39 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 1 3 0,25 4 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 8 2,00 10 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 50 23 44,25 37 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe eD bDCBA aCaBaECaAE CEBDABC ECDAEbeaA BD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal       a        BCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik  ACE Ddd DB EACCED aCD  ed   C          

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen bde  e dEA C    aEad

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 0 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 3 2 50

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 0 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 0 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 2 0 100
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 1 0
Sayı Problemleri 5 2 2 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 1 0 100

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 1 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EGE MAYTALMAN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
186,558 306,150 10 99 567 567 12613

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 11 11 8,25 21 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 1 3 0,25 5 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 1 2,75 55 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 0 0 0,00 0 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 5 5,75 29 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 1 3 0,25 1 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 1 3 0,25 1 11,25 14,81 16,72

Toplam: 120 19 19 14,25 12 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe aeb BDC   a bCEaa a eB C        b AbBDA 

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal aC baDB cE     EaBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik e   c             C         b           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 0 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 1 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 1 20
Paragrafın Yorumlanması 6 0 0 0
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 1 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 1 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 0 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
EKİN AKSANOĞLU 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
276,999 306,150 5 65 347 347 8504

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 10 25,50 64 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 2 1,50 30 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 5 0 5,00 100 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 6 10,50 53 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 7 5 5,75 19 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 7 5 5,75 14 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 0 1 -0,25 -4 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 2 1 1,75 25 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 2 1 1,75 29 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 4 3 3,25 16 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 51 24 45,00 38 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe Dd ABaCDABaBDCEbaabAABCCEBDDAE EbEdCdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECbbcaB bEDBADCEaBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik Ab eDd E    Cdd  EC        B            

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen d       eE   BaE E  

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 1 0 100
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 1 1 50
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 1 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 1 0 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 0 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 0 0 0
Küresel Aynalar 1 0 0 0
Su Dalgaları 1 0 0 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 0 0
İş, Enerji ve Güç 1 0 0 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 1 0
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 0 0 0
Sıvılar 1 0 0 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 0 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ELİF TIRIŞ 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,375 306,150 8 90 543 543 11716

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 19 17 14,75 37 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 0 2 -0,50 -10 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 0 4,00 80 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 2 1 1,75 35 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 2 0 2,00 40 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 8 3 7,25 36 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 5 6 3,50 12 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 5 6 3,50 9 11,25 14,81 16,72

Toplam: 120 32 26 25,50 21 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe ae  BDCDA CabbEaEeb dBaabBDDAbbdbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  d  cDB AEDBe  E B       

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  d   ddB  dC    CD  e     a           

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 0 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 1 2 25
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 2 3 40
Paragrafın Yorumlanması 6 3 3 50
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 0 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 1 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
KAAN TAŞÇEVİREN 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
292,327 306,150 4 54 272 272 7384

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 31 7 29,25 73 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 2 2,50 50 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 4 1 3,75 75 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 1 2,75 55 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 5 12,75 64 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 10 6 8,50 28 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 10 6 8,50 21 11,25 14,81 16,72

Toplam: 120 55 18 50,50 42 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDC b aBeCECEdDAABCCbBDDAEEECEACBDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECeAaDBeAEaBADCECBb      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A  CD Cad  bCd  DECcc B   D             

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 1 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 0 1 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 1 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 2 1 40
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
RÜMEYSA KIRAL 824 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
264,602 306,150 7 73 415 415 9326

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 8 26,00 65 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 5 0 5,00 100 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 4 1 3,75 75 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 14 1 13,75 69 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 3 7 1,25 4 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 3 7 1,25 3 11,25 14,81 16,72

Toplam: 120 45 16 41,00 34 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDC A   eCEdECDAABCCEBDDAdEEbEAedDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal ECDAB  C  aBADCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik Ad  cC  c   Cb c  e  c                  

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 0 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 4 0 100
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 2 60
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 1 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 2 0 100
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 2 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
SERPİL BİLGE AKSOY 0 12

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
435,528 306,150 1 3 5 5 516

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 10 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 36 4 35,00 88 23,28 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,98 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,10 1,90 1,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 2,70 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 5 0 5,00 100 3,50 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 13 5 11,75 59 10,28 9,66 9,73

Matematik-1 30 26 3 25,25 84 9,88 13,32 14,27

Geometri 10 10 0 10,00 100 1,38 1,49 2,45

TYT Matematik 40 36 3 35,25 88 11,25 14,81 16,72

Fizik 7 4 3 3,25 46 0,18 0,58 0,87

Kimya 7 7 0 7,00 100 1,30 1,20 1,68

Biyoloji 6 6 0 6,00 100 1,02 1,84 2,28

TYT Fen 20 17 3 16,25 81 2,50 3,61 4,83

Toplam: 120 102 15 98,25 82 47,30 51,84 55,13

TYT Türkçe eDAEDCBABDCeBCECDAEaCEBDAaCEECDAEEABACBD

Cevap Anahtarı A BDAEDCBABDCDBCECDAECCEBDABCEECDAEEABACBD

TYT Sosyal C AbaCDbcBcC BABCACE     

Cevap Anahtarı A CEADBCDAEBDCDBABCACECEEDB

TYT Matematik BACEbDEA DBBcACCEDABCDAEBBEDDeAEDBDEECAA

Cevap Anahtarı A BACECDEACDBBEACCEDABCDAEBBEDDCAEDBDEECAA

TYT Fen daDBBeDBEADCBDEACEDE

Cevap Anahtarı A ACDBBCDBEADCBDEACEDE

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 5 0 100
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 6 0 100

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 1 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 1 0 100
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 1 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 2 0 100
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 1 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 1 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 5 0 100
Grafik Problemleri 1 1 0 100
Küme Problemleri 1 1 0 100
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 1 0 100
OLASILIK 1 0 1 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 1 0 100
İkizkenar Üçgen 1 1 0 100
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 1 0 100
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 1 0 100
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 1 0 100
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 2 0 100

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 1 0 100
Su Dalgaları 1 1 0 100
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 0 1 0
İş, Enerji ve Güç 1 1 0 100

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 1 0 100
Atomun Yapısı 1 1 0 100
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 1 0 100
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 1 0 100
Asitler ve Bazlar 1 1 0 100
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 1 0 100

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 1 0 100
Lizozom 1 1 0 100



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
YİĞİT DENİZ 0 12A

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
256,553 306,150 1 78 449 449 9837

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 1 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 24 11 21,25 53 21,25 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 1,50 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 2 0 2,00 40 2,00 1,90 1,96

Felsefe 5 0 1 -0,25 -5 -0,25 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,00 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 3 6,25 31 6,25 9,66 9,73

Matematik-1 30 11 1 10,75 36 10,75 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,49 2,45

TYT Matematik 40 11 1 10,75 27 10,75 14,81 16,72

Toplam: 120 42 15 38,25 32 38,25 51,84 55,13

TYT Türkçe aBbcBDC    c CEaEbDcAaCCEBDDAcbECEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  CDbcD   E c   ECB       

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A   D Cd   DC E DECD  B                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 1 0 100
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 1 0
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 0 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 0 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 0 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 0 1 0
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 2 2 50
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 1 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 0 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 0 0 0
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 0 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 1 0 100
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
ÖMER SALİH KÖSE 0 12F

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
219,645 306,150 1 89 542 542 11703

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 1 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 16 8 14,00 35 14,00 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 3 1,25 25 1,25 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 3 2 2,50 50 2,50 1,90 1,96

Felsefe 5 3 2 2,50 50 2,50 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 4,00 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 12 7 10,25 51 10,25 9,66 9,73

Matematik-1 30 2 7 0,25 1 0,25 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 0,00 1,49 2,45

TYT Matematik 40 2 7 0,25 1 0,25 14,81 16,72

Fizik 7 2 5 0,75 11 0,75 0,58 0,87

Kimya 7 1 3 0,25 4 0,25 1,20 1,68

Biyoloji 6 0 0 0,00 0 0,00 1,84 2,28

TYT Fen 20 3 8 1,00 5 1,00 3,61 4,83

Toplam: 120 33 30 25,50 21 25,50 51,84 55,13

TYT Türkçe DeEABDbae CeeCEeEbD ABCCEB              

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EbDbdaBdAEbBAbCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik b cCaedbcB                              

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

TYT Fen bbaeDbCc aAe        

Cevap Anahtarı B CABBDDCDBEADCBCEAEED

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO FİZ KİM BİY
Öğr. Sınıf Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 0 1 0
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 0 0 0
Tamlamalar - Karma 1 0 1 0
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 1 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 0 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 1 0 20
Paragrafın Yorumlanması 6 2 0 33
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 0 0 0

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 0 1 0
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 1 0 100
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 1 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 1 0 100
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 1 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 0 1 0
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 0 1 0
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 1 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 1 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 1 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 1 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 0 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 0 0 0
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 0 0 0
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0

TYT Fen

Fizik S D Y B%

Sürtünme Kuvveti 1 0 1 0
Kaldırma Kuvveti 1 0 1 0
Elektrik Akımı ve Direnç 1 1 0 100
Küresel Aynalar 1 0 1 0
Su Dalgaları 1 0 1 0
Isı, Sıcaklık ve İç Enerji 1 1 0 100
İş, Enerji ve Güç 1 0 1 0

Kimya S D Y B%

Kimyanın Sembolik Dili 1 0 0 0
Atomun Yapısı 1 0 1 0
Katman Elektron Dağılımı ve Periyodik Tabloda Yer Bulma 1 1 0 100
Sıvılar 1 0 1 0
Asit ve Bazların Metallerle Tepkimeleri 1 0 0 0
Asitler ve Bazlar 1 0 0 0
Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları 1 0 1 0

Biyoloji S D Y B%

Canlılardaki Temel Bileşikler 1 0 0 0
Lizozom 1 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
AZRA ŞAHİN 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
314,954 306,150 1 39 166 166 5766

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 3 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 32 7 30,25 76 26,75 23,75 23,85

Tarih-1 5 3 0 3,00 60 2,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,67 1,90 1,96

Felsefe 5 3 1 2,75 55 1,50 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,67 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 3 10,25 51 8,67 9,66 9,73

Matematik-1 30 16 1 15,75 53 13,33 13,32 14,27

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,33 1,49 2,45

TYT Matematik 40 18 1 17,75 44 14,67 14,81 16,72

Toplam: 120 61 11 58,25 49 50,08 51,84 55,13

TYT Türkçe D bABDCDABCBedEbECDAdBCCEBDDAEEEbEACdDAB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal  C ABDa d  BAeCECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCD  EABB CC ADECb      D     B   C   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 0 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 1 0 100
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 0 1 0
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 6 0 100
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 5 1 83

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 0 0 0
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 1 0 100
Afetler 1 0 1 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Bilgi Felsefesi 2 0 0 0
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 1 0 100
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 1 0 100
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 1 0 100
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 1 1 20
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 1 0 100
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
BUSE ÇİNPOLAT 720 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
263,855 306,150 3 74 418 418 9379

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 3 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 27 9 24,75 62 26,75 23,75 23,85

Tarih-1 5 4 0 4,00 80 2,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 0 1,00 20 0,67 1,90 1,96

Felsefe 5 2 2 1,50 30 1,50 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 4 0 4,00 80 3,67 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 11 2 10,50 53 8,67 9,66 9,73

Matematik-1 30 6 2 5,50 18 13,33 13,32 14,27

Geometri 10 0 0 0,00 0 1,33 1,49 2,45

TYT Matematik 40 6 2 5,50 14 14,67 14,81 16,72

Toplam: 120 44 13 40,75 34 50,08 51,84 55,13

TYT Türkçe acE BaaDAB BcCECECDAAaCCEBDcAE E EACcDeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EC AB B   DB bdECBC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik A a         C b  ECD  B                 

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 0 1 0
Söz Öbeklerinde Anlam 1 0 0 0
Deyimler ve Atasözleri 1 1 0 100
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 0 1 0
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 1 0 100
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 1 0 50
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 1 0 100
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 1 0 100
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 3 1 60
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 1 0 100
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 1 0 100

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 0 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 0 0 0
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 1 0 100

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 1 0 100
Varlık Felsefesi 1 0 0 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 1 0 100

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 0 1 0
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 0 0 0
Köklü ifadeler 1 0 0 0
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 0 0 0
Tek ve Çift Sayılar 1 0 0 0
Mutlak Değer Özellikleri 1 0 0 0
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 0 0 0
MANTIK 1 0 0 0
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 0 1 0
VERİ 1 0 0 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 1 0 50
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 0 0 0
Yaş Problemleri 1 0 0 0
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 0 0 0
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 0 0 0
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 0 0 0
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0



SINAV SONUÇ BELGESİ RASYONEL 20250001 TYT-1

TEKİRDAĞ / ÇERKEZKÖY / ÇERKEZKÖY HALK EĞİTİMİ MERKEZİ

Öğrenci Numara Sınıf
HAZAL KARAKOÇ 0 12G

Puan
Puan

Genel Dereceler
Türü Ort. Snf Kurum İlçe İl Genel

TYT
294,505 306,150 2 52 262 262 7231

Puanı Hesaplanan: 101 573 573 13118

Katılımlar: 3 101 575 575 13195

Ders Soru Doğru Yanlış Net
Başarı Sınıf Kurum Genel

% Ort. Ort. Ort.

Türkçe 40 28 11 25,25 63 26,75 23,75 23,85

Tarih-1 5 2 2 1,50 30 2,83 1,79 2,00

Coğrafya-1 5 1 2 0,50 10 0,67 1,90 1,96

Felsefe 5 1 3 0,25 5 1,50 2,13 2,15

Din Kül. ve Ahl. Bil. 5 3 0 3,00 60 3,67 3,84 3,61

Felsefe 5 0 0 0,00 0 0,00 0,01 0,01

TYT Sosyal 20 7 7 5,25 26 8,67 9,66 9,73

Matematik-1 30 19 1 18,75 63 13,33 13,32 14,27

Geometri 10 2 0 2,00 20 1,33 1,49 2,45

TYT Matematik 40 21 1 20,75 52 14,67 14,81 16,72

Toplam: 120 56 19 51,25 43 50,08 51,84 55,13

TYT Türkçe DebABDeDABCBabECEeaAdBCCEBDDAE EbEAbBDeB

Cevap Anahtarı B DBEABDCDABCBDCECECDAABCCEBDDAEEECEACBDAB

TYT Sosyal EC bd dbA D ebbE BC      

Cevap Anahtarı B ECDABDBCAEDBADCECBCAEECBD

TYT Matematik AEBCD  EAB DCdE DECDAE    DB      E C   

Cevap Anahtarı B AEBCDCCEABBDCCEADECDAEBBAEDBCDEABDEDCEAA

Soru No 1234567890123456789012345678901234567890
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TÜR TAR1 COĞ1 FEL DİN FEL MAT1 GEO
Öğr. Sınıf Kurum Genel

DERSLERE GÖRE BAŞARI ANALİZİ
TYT Türkçe

Türkçe S D Y B%

Sözcükte Anlam 1 0 1 0
Metne Sözcük Yerleştirme 1 1 0 100
Söz Öbeklerinde Anlam 1 1 0 100
Deyimler ve Atasözleri 1 0 1 0
İki Cümleyi Karşılaştırma 1 1 0 100
Parçadaki Cümlelerin İçerik ve Özellikleri 1 0 1 0
Cümleyi Yorumlama ve Açıklama 1 1 0 100
Cümlenin Ögeleri - Karma 1 1 0 100
Yüklemin Türüne Göre Cümleler 1 1 0 100
Tamlamalar - Karma 1 1 0 100
Büyük Harflerin Yazılışı 1 0 1 0
Yazım Kuralları - Karma 1 0 1 0
Noktalama İşaretleri - Karma 2 2 0 100
Paragrafın Konusu 2 2 0 100
Paragrafı İkiye Ayırma 1 0 1 0
Paragrafta Anlatım Akışını Bozan Cümle 1 0 1 0
Paragrafta Ana Düşünce (Ana Fikir) 4 3 1 75
Paragrafta Boş Bırakılan Yerleri Tamamlama 1 1 0 100
Paragrafta Yardımcı Düşünceler 5 4 1 80
Paragrafın Yorumlanması 6 5 0 83
Bir Paragrafa Bağlı Çoklu Sorular 6 4 2 67

TYT Sosyal

Tarih-1 S D Y B%

İLK VE ORTA ÇAĞLARDA TÜRK DÜNYASI 1 1 0 100
Türklerin İslamiyet’i Kabulü 1 1 0 100
DÜNYA GÜCÜ OSMANLI (1453-1595) 1 0 1 0
20. YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI DEVLETİ VE DÜNYA 1 0 0 0
ATATÜRKÇÜLÜK VE TÜRK İNKILABI 1 0 1 0

Coğrafya-1 S D Y B%

Türkiye'de Bitkiler 1 0 1 0
Doğal Çevre ve İnsan 1 0 0 0
Afetler 1 1 0 100
Bölge ve Bölge Türleri 1 0 0 0
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik özelliklerini karşılaştırır. 1 0 1 0

Felsefe S D Y B%

20. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
MÖ 6. YÜZYIL - MS 2. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 1 0
Bilgi Felsefesi 2 1 0 50
MS 2. YÜZYIL - MS 15. YÜZYIL FELSEFESİ 1 0 0 0
Varlık Felsefesi 1 0 1 0
FELSEFEYİ TANIMA 1 0 0 0
Sanat Felsefesi 1 0 0 0
Din Felsefesi 1 0 0 0
Siyaset Felsefesi 1 0 0 0

Din Kül. ve Ahl. Bil. S D Y B%

İSLAM VE İBADET 1 1 0 100
HZ. MUHAMMED VE GENÇLİK 1 1 0 100
ALLAH İNSAN İLİŞKİSİ 2 1 0 50
DİN VE İSLAM 1 0 0 0

TYT Matematik

Matematik-1 S D Y B%

RASYONEL SAYILAR 1 1 0 100
Ondalık Sayılar 1 1 0 100
Üslü ifadeler 1 1 0 100
Köklü ifadeler 1 1 0 100
Temel Kavramlar ve Sayı Kümeleri 2 1 0 50
Aralık Kavramı ve Basit Eşitsizlikler 1 1 0 100
Tek ve Çift Sayılar 1 1 0 100
Mutlak Değer Özellikleri 1 1 0 100
Küme Kavramı ve Kümelerde İşlemler 1 0 0 0
Oran ve Orantı 1 1 0 100
MANTIK 1 1 0 100
FONKSİYONLAR 1 0 0 0
Sayı Basamakları 2 1 0 50
VERİ 1 0 1 0
BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER 2 2 0 100
Yüzde, Kar-Zarar Problemleri 1 1 0 100
Yaş Problemleri 1 1 0 100
Sayı Problemleri 5 3 0 60
Grafik Problemleri 1 0 0 0
Küme Problemleri 1 0 0 0
Hareket Problemleri 1 1 0 100
Kombinasyon 1 0 0 0
OLASILIK 1 0 0 0

Geometri S D Y B%

Üçgende Açılar 1 0 0 0
İkizkenar Üçgen 1 0 0 0
Dik Üçgen ve Pisagor Teoremi 1 0 0 0
Üçgenlerin Benzerliği 1 0 0 0
ÜÇGENDE ALAN VE KENAR-AÇI İLİŞKİLERİ 1 0 0 0
Çokgenler 1 1 0 100
Deltoid 1 0 0 0
Yamuk 1 1 0 100
UZAY GEOMETRİ (KATI CİSİMLER) 2 0 0 0
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